
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ 2023-2024 ÖZDER TYT 2.SAYI 139 328 4714 17442

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3111,96 18,32 2,74 1,47 2,38 2,14 1,46 1,78 3,48 0,58 3,33 2,79 0,98 2,55 0,01 0,01 0,01 11,00 4,13 9,97 2,40 0,56 2,26 1,32 1,51 0,95 1,40 1,04 1,14 1,31 0,87 1,09 49,9024,57 43,78 268,900

Okul Ortalaması 18,9713,16 15,68 2,34 1,58 1,94 1,86 1,36 1,52 3,51 0,73 3,33 2,77 0,92 2,54 0,02 0,01 0,02 6,32 4,17 5,28 0,99 0,42 0,88 0,50 0,78 0,31 0,33 0,56 0,19 0,42 0,53 0,29 38,0324,22 31,98 231,370

KATILIMLAR

1 0 AZAT POLAT 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 22 1 21,75 9 1 8,75 5 1 4,75 4 1 3,75 4 0 4,00 90 16 86,00 398,613 1160

2 542 HAVİN SÜTCÜ 12A 33 7 31,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 22 1 21,75 6 0 6,00 3 3 2,25 4 3 3,25 3 1 2,75 81 18 76,50 369,298 2204

3 0 RABİA ARABACI 28 9 25,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 15 8 13,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 67 24 61,00 323,083 4403

4 498 HATİCE SARI 12D 31 9 28,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 13 5 11,75 3 1 2,75 64 16 60,00 319,463 4611

5 575 AKIN EKİNCİ 12B 22 16 18,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 17 0 17,00 7 2 6,50 1 3 0,25 2 4 1,00 2 0 2,00 64 29 56,75 311,175 5139

6 574 NURİYE YILDIZ 12A 28 12 25,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 1 2 0,50 15 5 13,75 2 0 2,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 1 1,75 61 26 54,50 303,650 5618

7 505 FATMANUR SARI 12A 29 10 26,50 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 10 3 9,25 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 56 17 51,75 294,930 6223

8 285 EKREM SARI 12B 21 14 17,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 9 16,75 5 1 4,75 1 0 1,00 58 27 51,25 294,540 6254

9 566 AAYYİP ERDOĞAN 12D 25 15 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 6 11,50 3 0 3,00 57 25 50,75 292,503 6412

10 429 ASLI ÇOBAN 12C 27 10 24,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 12 2 11,50 54 14 50,50 291,325 6485

11 586 NAZAN YÜCE 12F 34 6 32,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 5 3 4,25 1 1 0,75 54 15 50,25 289,530 6626

12 493 GÜLBAHAR YILDIZ 12C 26 10 23,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 16 6 14,50 55 21 49,75 289,190 6654

13 508 KÜBRA ADIGÜZEL 12B 24 10 21,50 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 9 9,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 56 26 49,50 288,805 6683

14 439 İCLAL ÇİFTÇİ 12D 29 8 27,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 7 3 6,25 2 0 2,00 53 14 49,50 287,980 6740

15 544 KEVSER ERDEN 12A 27 13 23,75 4 0 4,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 13 3 12,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 53 21 47,75 283,128 7070

16 555 NARİN YAMAN 12C 22 14 18,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 10 4 9,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 53 23 47,25 282,280 7135

17 103 NİZAR ATLI 12A 23 15 19,25 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 8 10,00 7 1 6,75 55 31 47,25 282,193 7143

18 370 BERFİN ÇAKAN 12A 25 15 21,25 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 9 9 6,75 1 0 1,00 3 3 2,25 2 4 1,00 3 3 2,25 56 37 46,75 280,643 7259

19 375 ELİF ARSLAN 12C 29 9 26,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 51 17 46,75 279,688 7320

20 595 NAZAR GÜVEN 12C 24 9 21,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 12 3 11,25 50 17 45,75 277,338 7513

21 1215 ROJİN ALTINTAŞ 12B 25 12 22,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 0 3,00 13 7 11,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 52 26 45,50 276,570 7583

22 402 ÜMİT DEMİRTAŞ 12B 26 14 22,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 8 7,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 4 0,00 2 0 2,00 54 36 45,00 275,125 7707

23 1055 KADİR GÜRSES 12A 19 21 13,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 17 8 15,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 56 46 44,50 274,633 7742

24 487 İPEK DEM İR 12C 27 9 24,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 5 3,75 48 15 44,25 272,418 7927

25 623 KADER ENGİN 12A 25 11 22,25 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 11 11 8,25 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 52 32 44,00 272,128 7941

26 492 ESMA ÇELİK 12E 22 15 18,25 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 0 3,00 12 6 10,50 1 1 0,75 49 24 43,00 269,488 8206

27 426 DERYA BİLGİ 12A 28 9 25,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 7 3 6,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 48 20 43,00 268,533 8307

28 477 RABİA ADIGÜZE L 12G 29 9 26,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 46 13 42,75 267,628 8380

29 427 DUYGU POLAT 12A 24 12 21,00 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 9 7 7,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 49 27 42,25 267,055 8446

                                                1 / 6



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ 2023-2024 ÖZDER TYT 2.SAYI 139 328 4714 17442

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3111,96 18,32 2,74 1,47 2,38 2,14 1,46 1,78 3,48 0,58 3,33 2,79 0,98 2,55 0,01 0,01 0,01 11,00 4,13 9,97 2,40 0,56 2,26 1,32 1,51 0,95 1,40 1,04 1,14 1,31 0,87 1,09 49,9024,57 43,78 268,900

Okul Ortalaması 18,9713,16 15,68 2,34 1,58 1,94 1,86 1,36 1,52 3,51 0,73 3,33 2,77 0,92 2,54 0,02 0,01 0,02 6,32 4,17 5,28 0,99 0,42 0,88 0,50 0,78 0,31 0,33 0,56 0,19 0,42 0,53 0,29 38,0324,22 31,98 231,370

KATILIMLAR

30 529 DOĞAN AKDAĞ 12B 8 2 7,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 21 4 20,00 9 1 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 2 1,50 44 10 41,50 266,495 8498

31 431 ZEYNEP KOÇ 12E 27 12 24,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 9 2 8,50 2 0 2,00 47 20 42,00 265,720 8564

32 537 NAZLI AYDEMİR 12A 26 8 24,00 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 10 9 7,75 1 1 0,75 47 21 41,75 264,995 8626

33 519 GÖNÜL BİLGİ 12F 25 9 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 7 6 5,50 46 18 41,50 264,373 8685

34 562 FERİDE DOĞAN 12C 20 18 15,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 16 4 15,00 1 0 1,00 48 28 41,00 263,805 8752

35 387 İLAYDA ARSLA N 12D 25 10 22,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 46 19 41,25 263,680 8759

36 475 ROJİN YILDIZ 12A 25 11 22,25 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 47 24 41,00 263,018 8822

37 422 SEVGİ SARI 12C 20 15 16,25 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 4 10,00 1 0 1,00 1 1 0,75 47 25 40,75 262,983 8828

38 1200 AYSEL AYHAN 12F 22 15 18,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 6 1 5,75 1 0 1,00 45 18 40,50 261,938 8945

39 419 YİĞİT CAN YEŞİL 12B 21 17 16,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 49 37 39,75 259,898 9114

40 397 KAMURAN YAŞAR 12F 21 15 17,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 7 11 4,25 2 0 2,00 1 0 1,00 47 30 39,50 259,088 9193

41 563 ZEVAL POLAT 12A 27 11 24,25 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 7 11 4,25 2 0 2,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 49 37 39,75 258,963 9209

42 0 SAME TYAŞAR 12B 22 13 18,75 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 12 12 9,00 3 3 2,25 1 3 0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 48 34 39,50 258,883 9216

43 489 NAZAR ÇAYLAK 12F 25 10 22,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 2 1,50 6 2 5,50 0 1 -0,25 43 16 39,00 256,845 9410

44 417 HAYAT DEMİRTAŞ 12F 20 3 19,25 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 9 3 8,25 2 0 2,00 42 13 38,75 256,523 9440

45 496 EVİN BUDAK 12E 24 10 21,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 7 2 6,50 1 1 0,75 43 17 38,75 256,230 9474

46 686 LEYLA YEŞİL 12A 20 16 16,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 2 4,50 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 44 24 38,00 254,920 9605

47 490 EVİN YAŞAR 12E 22 16 18,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 6 3 5,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 24 38,00 254,450 9652

48 615 AZRA AKDAĞ 12C 25 13 21,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 4 4,00 0 1 -0,25 44 24 38,00 253,933 9705

49 481 ÖMER YAŞAR 12E 20 15 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 3 6,25 43 21 37,75 253,893 9710

50 313 SEYAT BOZTEPE 12F 23 16 19,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 9 1,75 2 1 1,75 1 3 0,25 46 33 37,75 253,545 9745

51 1084 EMİNE GÜRSES 12D 22 11 19,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 1 4,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 42 19 37,25 251,983 9885

52 525 YAĞMUR KARİP 12C 23 14 19,50 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 8 3,00 1 1 0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 46 35 37,25 251,960 9886

53 467 YUSUF BUDAK 12D 23 14 19,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 2 1,50 9 8 7,00 44 27 37,25 251,960 9886

54 446 ŞEVAL KAYA 12E 23 12 20,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 3 3,25 1 0 1,00 42 19 37,25 251,895 9892

55 324 ÖZGÜR ÖRKMEZ 12G 24 16 20,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 43 23 37,25 251,885 9893

56 461 GÜLBAH*  DOĞAN 12C 24 11 21,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 4 6,00 43 23 37,25 251,733 9906

57 604 MELTEM BİLGİ 12B 19 10 16,50 1 3 0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 6 2 5,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 2 0,50 41 18 36,50 250,295 10019

58 621 BERİVAN DEMİR 12E 23 10 20,50 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 3 3,25 1 0 1,00 40 14 36,50 249,565 10090
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3111,96 18,32 2,74 1,47 2,38 2,14 1,46 1,78 3,48 0,58 3,33 2,79 0,98 2,55 0,01 0,01 0,01 11,00 4,13 9,97 2,40 0,56 2,26 1,32 1,51 0,95 1,40 1,04 1,14 1,31 0,87 1,09 49,9024,57 43,78 268,900

Okul Ortalaması 18,9713,16 15,68 2,34 1,58 1,94 1,86 1,36 1,52 3,51 0,73 3,33 2,77 0,92 2,54 0,02 0,01 0,02 6,32 4,17 5,28 0,99 0,42 0,88 0,50 0,78 0,31 0,33 0,56 0,19 0,42 0,53 0,29 38,0324,22 31,98 231,370

KATILIMLAR

59 462 BELKİZA AKDAĞ 12E 22 12 19,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 19 36,25 249,035 10140

60 523 BEDRİYE TAVŞANC 12E 22 17 17,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 6 6 4,50 1 0 1,00 1 0 1,00 43 29 35,75 247,698 10255

61 606 ZİLAN ÇETİN 12D 23 16 19,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 10 8 8,00 1 1 0,75 44 33 35,75 247,495 10276

62 554 MUHAMMED TURAN 12B 24 12 21,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 8 2 7,50 41 21 35,75 247,235 10299

63 605 EVİN TAŞTAN 12D 21 16 17,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 9 5,75 43 30 35,50 247,000 10325

64 506 RABİA BAKIR 12F 25 11 22,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 41 24 35,00 244,808 10517

65 488 KADİR POLAT 12E 22 15 18,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 4 7,00 1 2 0,50 42 29 34,75 244,573 10538

66 507 ZEYNEP ALTIN 12C 24 9 21,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 4 2,00 39 17 34,75 244,118 10569

67 486 HAVVA KAYA 12F 20 7 18,25 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 10 34,50 243,808 10592

68 443 HAVANUR DEMİR 12A 19 16 15,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 43 35 34,25 243,705 10605

69 590 HAYAT ÇETİN 12D 22 17 17,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 6 3 5,25 41 27 34,25 243,128 10657

70 396 NAZAR AKDAĞ 12B 14 11 11,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 17 8 15,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 40 25 33,75 242,443 10730

71 548 FERHAT ÖZER 12D 23 13 19,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 39 21 33,75 241,358 10833

72 609 SAİTNURSİ POLAT 12B 14 15 10,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 14 15 10,25 2 4 1,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 1 1 0,75 46 51 33,25 241,143 10848

73 1245 BERCAN KÜÇÜK 12F 19 19 14,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 11 8 9,00 0 1 -0,25 42 35 33,25 240,553 10920

74 597 ŞİLAN DEMİR 12E 23 15 19,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 9 1,75 1 2 0,50 41 31 33,25 239,913 10963

75 601 FATMA TAŞDEMİR 12F 23 10 20,50 2 0 2,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 2 1 1,75 36 11 33,25 239,750 10979

76 531 İSHAK YILDIZ 12C 17 14 13,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 10 3 9,25 1 1 0,75 38 21 32,75 239,150 11041

77 578 BEDRİYE KAYMAK 12E 16 7 14,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 0 3,00 6 7 4,25 36 16 32,00 236,788 11270

78 407 NURCAN SARI 12B 20 16 16,00 2 0 2,00 4 1 3,75 8 5 6,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 40 34 31,50 235,150 11404

79 476 MERVE TAŞ 12A 20 13 16,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 37 22 31,50 235,053 11412

80 589 ŞEFİKA AKKUŞ 12A 14 15 10,25 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 7 10,25 1 1 0,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 41 39 31,25 235,033 11417

81 448 KEZİAAN IRMAK 12F 21 13 17,75 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 38 26 31,50 234,823 11444

82 473 ÖZCAN  ATLI 12E 21 14 17,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 35 20 30,00 230,325 11886

83 549 ARZU SARI 12E 21 17 16,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 35 21 29,75 229,668 11942

84 142 YEZDA ARSLAN 12F 23 15 19,25 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 36 25 29,75 229,393 11969

85 479 YUSUF DEMİR 12E 19 16 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 36 26 29,50 229,140 11998

86 516 ENSAR DEMİRTAŞ 12E 24 11 21,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 6 3,50 35 22 29,50 228,328 12073

87 612 BERİVAN TEKİN 12D 21 15 17,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 35 24 29,00 227,338 12154
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3111,96 18,32 2,74 1,47 2,38 2,14 1,46 1,78 3,48 0,58 3,33 2,79 0,98 2,55 0,01 0,01 0,01 11,00 4,13 9,97 2,40 0,56 2,26 1,32 1,51 0,95 1,40 1,04 1,14 1,31 0,87 1,09 49,9024,57 43,78 268,900

Okul Ortalaması 18,9713,16 15,68 2,34 1,58 1,94 1,86 1,36 1,52 3,51 0,73 3,33 2,77 0,92 2,54 0,02 0,01 0,02 6,32 4,17 5,28 0,99 0,42 0,88 0,50 0,78 0,31 0,33 0,56 0,19 0,42 0,53 0,29 38,0324,22 31,98 231,370

KATILIMLAR

88 450 SENEM K YA 12D 18 20 13,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 4 8 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 31 28,25 225,655 12299

89 512 HATİCE YASARR 12D 24 10 21,50 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 35 26 28,50 225,245 12342

90 470 ABDULLAH DEMİR 12B 19 16 15,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 7 7 5,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 34 27,50 223,180 12525

91 228 İSLAM KAYA 12F 20 13 16,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 32 21 26,75 220,608 12727

92 369 YUDUM YAŞAR 12F 20 16 16,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 3 3,25 33 28 26,00 218,440 12917

93 401 ZİLAN YAŞAR 12D 14 14 10,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 7 3 6,25 0 1 -0,25 32 25 25,75 218,390 12920

94 409 ZELAL BİLGİ 12G 17 12 14,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 30 17 25,75 217,975 12963

95 599 DOĞAN POLAT 12E 20 16 16,00 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 32 27 25,25 216,145 13137

96 93 AYŞE DEMİR AŞ 12A 19 18 14,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 6 10 3,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 36 45 24,75 214,810 13244

97 521 ECE TAŞTAN 12D 13 12 10,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 29 19 24,25 213,935 13313

98 522 CAN BAKIR 12E 17 16 13,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 24 24,00 212,780 13392

99 457 POLAT IŞIK 12D 16 20 11,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 32 33 23,75 212,295 13434

100 553 DİCL  DEMİRTAŞ 12E 20 12 17,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 28 17 23,75 211,515 13516

101 372 HAYRÜNİSAN YAŞA 12D 17 18 12,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 29 23 23,25 210,590 13579

102 596 EZEL ZORBAY 12D 11 11 8,25 2 1 1,75 3 0 3,00 4 0 4,00 6 4 5,00 1 0 1,00 27 16 23,00 210,388 13600

103 391 RABİA DAŞTAN 12G 14 16 10,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 4 1,00 29 25 22,75 209,405 13661

104 438 NURİYE TAŞTAN 12E 17 19 12,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 30 22,50 208,348 13742

105 459 GÜLSÜN ÇİFÇİ 12A 16 15 12,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 6 6 4,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 31 36 22,00 206,828 13841

106 45 SERAP GÜRSES 12G 15 18 10,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 27 22 21,50 205,565 13926

107 322 SİNEM  YAŞAR 12C 14 18 9,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 6 4,50 2 0 2,00 29 33 20,75 203,430 14061

108 299 CANNPOLAT 12F 12 9 9,75 3 0 3,00 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 1 4 0,00 24 13 20,75 203,398 14066

109 567 BERİVAN TADMR 12E 18 18 13,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 29 34 20,50 202,155 14127

110 568 BERFİN TUNÇ 12A 19 18 14,50 1 1 0,75 3 0 3,00 4 3 3,25 1 0 1,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 28 31 20,25 201,180 14202

111 577 TUNAY YENİGÜN 12F 16 17 11,75 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 28 20,00 200,843 14228

112 433 MUHAMMET POLAT 12B 13 23 7,25 1 3 0,25 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 8 1,00 2 1 1,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 32 50 19,50 199,938 14298

113 582 HİARAN YASARR 12G 17 18 12,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 26 26 19,50 199,255 14334

114 389 HAKKI ÖZDEN 12E 13 19 8,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 27 31 19,25 199,093 14342

115 314 ELİF TAŞTAN 12B 10 10 7,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 5 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 24 20 19,00 198,475 14386

116 0 HELİN YAŞAR 12D 8 7 6,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 1 0 1,00 23 17 18,75 197,893 14428
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ 2023-2024 ÖZDER TYT 2.SAYI 139 328 4714 17442

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3111,96 18,32 2,74 1,47 2,38 2,14 1,46 1,78 3,48 0,58 3,33 2,79 0,98 2,55 0,01 0,01 0,01 11,00 4,13 9,97 2,40 0,56 2,26 1,32 1,51 0,95 1,40 1,04 1,14 1,31 0,87 1,09 49,9024,57 43,78 268,900

Okul Ortalaması 18,9713,16 15,68 2,34 1,58 1,94 1,86 1,36 1,52 3,51 0,73 3,33 2,77 0,92 2,54 0,02 0,01 0,02 6,32 4,17 5,28 0,99 0,42 0,88 0,50 0,78 0,31 0,33 0,56 0,19 0,42 0,53 0,29 38,0324,22 31,98 231,370

KATILIMLAR

117 509 MELTEM TAŞTAN 12D 12 24 6,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 4 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 28 38 18,50 197,120 14475

118 442 SİNAN PEKER 12C 13 18 8,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 25 28 18,00 195,255 14610

119 484 ZEYNEP ALADAĞ 12B 12 8 10,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 23 20 18,00 195,130 14615

120 437 SAMET TURAN 12A 5 5 3,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 4 3 3,25 1 2 0,50 1 3 0,25 23 22 17,50 194,523 14650

121 1085 ROJDA YASAR 12C 16 16 12,00 1 3 0,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 25 29 17,75 194,045 14680

122 828 ADEM KAYA 12B 10 8 8,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 21 14 17,50 193,810 14694

123 520 ESRA ARSLAN 12A 13 7 11,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 21 18 16,50 190,418 14884

124 447 NURCAN YILDİZ 12G 13 20 8,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 21 23 15,25 187,015 15060

125 311 YUSUF ÇİFTÇİ 12E 2 1 1,75 1 1 0,75 3 0 3,00 8 2 7,50 14 4 13,00 181,033 15392

126 342 FIRAT ATLI 12F 11 21 5,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 19 25 12,75 179,758 15452

127 312 FURKAN ÇİFTÇİ 12C 13 11 10,25 2 1 1,75 15 12 12,00 178,240 15542

128 453 MAZLUM ÇİFTÇİ 12E 2 10 -0,50 13 7 11,25 1 2 0,50 16 19 11,25 176,040 15651

129 469 BEYZANUR TAŞTAN 12D 11 19 6,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 15 33 6,75 161,573 16267

130 848 YİĞİT KARİP 12F 8 20 3,00 1 1 0,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 14 32 6,00 159,730 16328

131 421 MERVENUR POLAT 12F 7 7 5,25 7 7 5,25 157,173 16417

132 735 İLAYDA ER ÜL 12C 6 17 1,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 11 30 3,50 152,343 16609

133 559 DİLEK YILMAZ 12B 1 19 -3,75 7 12 4,00 2 2 1,50 10 33 1,75 147,833 16792

134 929 EVREN ÖZER 12I 9 31 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 13 47 1,25 145,613 16854

135 876 HAYRUNİSA YILDI 12G 6 27 -0,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 11 33 2,75

136 247 MERYEM YÜCE 12G 5 20 0,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 9 29 1,75

137 584 ŞEHRİBAN ALADAĞ 12D 0 0 0,00

138 608 GEYLANİ BİLECEK 12B 0 0 0,00

139 571 İREM ÖZDEN 12C 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ 2023-2024 ÖZDER TYT 2.SAYI 139 328 4714 17442

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,3111,96 18,32 2,74 1,47 2,38 2,14 1,46 1,78 3,48 0,58 3,33 2,79 0,98 2,55 0,01 0,01 0,01 11,00 4,13 9,97 2,40 0,56 2,26 1,32 1,51 0,95 1,40 1,04 1,14 1,31 0,87 1,09 49,9024,57 43,78 268,900

Okul Ortalaması 18,9713,16 15,68 2,34 1,58 1,94 1,86 1,36 1,52 3,51 0,73 3,33 2,77 0,92 2,54 0,02 0,01 0,02 6,32 4,17 5,28 0,99 0,42 0,88 0,50 0,78 0,31 0,33 0,56 0,19 0,42 0,53 0,29 38,0324,22 31,98 231,370

KATILIMLAR
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