
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

KATILIMLAR

1 542 HAVİN SÜTCÜ 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 24 1 23,75 7 0 7,00 4 1 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 85 18 80,50 380,678 2690

2 529 DOĞAN AKDAĞ 12B 35 4 34,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 20 7 18,25 7 1 6,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 80 18 75,50 365,920 3694

3 494 KADER DEMİR 12B 31 9 28,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 3 18,25 6 1 5,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 2 3,50 75 24 69,00 346,833 5323

4 575 AKIN EKİNCİ 12B 34 5 32,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 9 8,75 7 0 7,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 70 23 64,25 331,908 6718

5 467 YUSUF BUDAK 12D 31 7 29,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 10 11,50 3 0 3,00 3 0 3,00 63 22 57,50 311,968 8726

6 566 TAYYİP ERDO AN YAŞAR12D 30 10 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 10 9 7,75 0 1 -0,25 57 23 51,25 293,200 10786

7 493 GÜLBAHAR YILDIZ 12C 30 8 28,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 11 10 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 56 21 50,75 291,705 10931

8 498 HATİCE SARI 12D 35 3 34,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 6 0,50 5 1 4,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 55 16 51,00 291,568 10948

9 1215 ROJİN ALTINTAŞ 12B 30 8 28,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 13 3 12,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 55 18 50,50 290,920 11023

10 574 NURİYE ZEHRA YILDIZ 12A 36 3 35,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 6 2 5,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 55 17 50,75 290,873 11032

11 388 SAMET YAŞAR 12B 31 6 29,50 4 0 4,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 11 7 9,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 22 49,50 287,705 11407

12 313 SEYAT BOZTEPE 12F 34 4 33,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 3 5,25 52 10 49,50 287,200 11469

13 504 ZELAL DEMİRTAŞ 12F 34 1 33,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 7 1 6,75 1 0 1,00 50 6 48,50 284,123 11821

14 586 NAZAN YÜCE 12F 38 2 37,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 50 8 48,00 282,085 12083

15 370 BERFİN ÇAKAN 12A 34 6 32,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 6 2,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 54 25 47,75 282,030 12089

16 477 RABİA ADIGÜZEL 12G 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 17 47,75 281,828 12109

17 618 NESRİN YARDIMCI 12 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 4 3,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 52 19 47,25 281,335 12163

18 462 BELKİZA AKDAĞ 12E 34 5 32,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 51 15 47,25 280,588 12247

19 623 KADER ENGİN 12A 29 10 26,50 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 11 9 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 53 24 47,00 280,555 12250

20 485 ENES YARDIMCI 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 14 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 56 36 47,00 279,885 12328

21 375 ELİF ARSLAN 12C 35 4 34,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 6 2,50 51 16 47,00 279,520 12381

22 601 FATMA TAŞDEMİR 12F 35 4 34,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 49 9 46,75 278,805 12472

23 537 NAZLICAN AYDEMİR 12A 32 6 30,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 9 9 6,75 2 2 1,50 1 0 1,00 52 22 46,50 278,565 12494

24 297 KAMURAN YAŞAR 12F 33 5 31,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 50 14 46,50 278,343 12522

25 446 ŞEVVAL KAYA 12E 34 6 32,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 14 46,50 278,195 12542

26 430 MENİCE YAŞAR 12D 32 6 30,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 6 10 3,50 51 20 46,00 276,955 12662

27 1055 KADİR GÜRSES 12A 33 6 31,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 8 6 6,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 51 20 46,00 276,815 12685

28 562 FERİDE DOĞAN 12C 29 10 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 9 8 7,00 1 0 1,00 51 21 45,75 276,720 12691

29 419 YİĞİT CAN YEŞİL 12B 28 8 26,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 7 2,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 50 20 45,00 274,650 12961
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

KATILIMLAR

30 519 GÖNÜL BİLGİ 12F 31 6 29,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 6 2 5,50 48 12 45,00 274,065 13021

31 590 HAYAT ÇETİN 12D 31 8 29,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 48 15 44,25 271,845 13274

32 402 ÜMİT DEMİRTA Ş 12B 35 5 33,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 6 11 3,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 53 35 44,25 271,328 13345

33 578 BEDRİYE KAYMAK 12C 32 5 30,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 48 16 44,00 270,883 13393

34 439 İCLAL ÇİFTÇİ 12D 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 7 0,25 48 19 43,25 268,975 13619

35 563 ZEVALDİLAN POLAT 12A 30 9 27,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 6 8 4,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 51 32 43,00 268,363 13687

36 548 FERHAT ÖZER 12D 30 9 27,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 47 17 42,75 267,498 13787

37 517 MERT YAMAN 12C 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 9 2,75 0 6 -1,50 0 6 -1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 52 39 42,25 266,598 13906

38 544 KEVSER ERDEN 12A 31 7 29,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 7 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 19 42,25 265,893 14003

39 597 ŞİLAN DEMİR 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 47 19 42,25 265,695 14025

40 285 EKREM SARI 12B 28 12 25,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 13 8 11,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 51 36 42,00 265,680 14031

41 387 İLAYDA ARSLAN 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 47 20 42,00 265,283 14087

42 525 YAĞMUR KARİPPP 12C 31 9 28,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 47 22 41,50 263,673 14277

43 509 MELTEM TAŞTAN 12D 30 6 28,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 46 18 41,50 263,615 14284

44 605 EVİN TAŞTAN 12D 31 9 28,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 6 7 4,25 47 22 41,50 263,593 14285

45 505 FATMANUR SARI 12A 33 7 31,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 0 3,00 4 4 3,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 48 26 41,50 263,248 14333

46 483 SAMET TANRIVERDİ 12A 26 13 22,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 7 10 4,50 4 1 3,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 52 44 41,00 262,923 14389

47 398 SERHAT ALTINTAŞ 12F 32 5 30,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 19 41,25 262,538 14444

48 595 NAZAR GÜVEN 12C 28 3 27,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 12 41,00 262,298 14477

49 543 RUKEN ÇAKAN 12E 31 7 29,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 6 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 46 20 41,00 262,088 14508

50 431 ZEYNEP KOÇ 12E 31 8 29,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 3 3 2,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 20 41,00 262,010 14521

51 496 EVİN BUDAK 12E 33 6 31,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 1 3 0,25 44 13 40,75 260,970 14649

52 427 DUYGU POLAT 12A 24 6 22,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 6 4 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 44 15 40,25 260,850 14663

53 615 AZRA AKDAĞ 12C 34 5 32,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 8 -2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 25 40,75 260,768 14673

54 473 ÖZCAN  ATLI 12E 28 7 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 43 11 40,25 260,143 14747

55 437 SAMET TURAN 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 7 9 4,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 49 35 40,25 260,130 14749

56 555 ARİN YAMAN 12C 27 11 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 8 9 5,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 49 36 40,00 259,718 14796

57 443 HAVANUR DEMİR 12A 31 7 29,25 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 46 24 40,00 259,118 14879

58 0 EVİN YAŞAR 12E 32 6 30,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 20 40,00 258,895 14913
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

KATILIMLAR

59 45 SERAP GÜRSES 12G 29 6 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 43 15 39,25 256,990 15178

60 475 NAZ YILDIZ 12A 30 8 28,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 4 2 3,50 46 28 39,00 256,330 15263

61 581 YAPRAK KARAKUŞ 12F 30 9 27,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 0 6 -1,50 43 18 38,50 254,663 15456

62 438 NURİYE TAŞTAN 12E 31 6 29,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 42 15 38,25 253,650 15587

63 492 ESMA ÇELİK 12E 33 5 31,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 7 1,25 0 2 -0,50 44 23 38,25 253,388 15624

64 506 RABİA BAKIR 12F 34 5 32,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 43 19 38,25 253,278 15644

65 142 YEZDA ARSLAN 12F 34 6 32,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 46 32 38,00 252,545 15738

66 1200 AYSEL AYHAN 12F 31 6 29,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 41 13 37,75 252,210 15790

67 325 İPEK YAŞAR 12B 32 7 30,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 7 8 5,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 44 25 37,75 252,053 15816

68 149 OKAN SARI 12C 28 10 25,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 6 3,50 1 0 1,00 44 26 37,50 251,975 15825

69 0 JPKK DJİİR 12 30 6 28,50 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 40 10 37,50 251,545 15879

70 612 BERİVAN TEKİN 12D 29 11 26,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 27 37,25 251,143 15923

71 628 REMZİYE ENGİN 12G 35 4 34,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 43 22 37,50 250,820 15966

72 507 ZEYNEP ALTIN 12C 31 6 29,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 19 37,25 250,620 15997

73 195 HELİN POLAT 12B 27 11 24,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 42 20 37,00 250,588 15999

74 317 NURAN HARMAN 12D 25 15 21,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 44 29 36,75 250,363 16034

75 429 ASLI ÇOBAN 12C 28 6 26,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 0 1,00 41 16 37,00 250,335 16041

76 522 CAN BAKIR 12E 30 8 28,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 42 20 37,00 250,030 16083

77 418 AYŞE ŞİMŞEK 12D 28 7 26,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 41 17 36,75 249,573 16129

78 516 ENSAR DEMİRTAŞ 12E 31 7 29,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 7 2,25 0 2 -0,50 43 25 36,75 249,183 16178

79 415 FATİH ERDEN 12F 27 8 25,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 10 1,50 42 22 36,50 248,980 16210

80 481 ÖMER YAŞAR 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 45 34 36,50 248,785 16231

81 393 MEHMET NURİ KAYA 12C 24 9 21,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 6 2,50 1 0 1,00 41 21 35,75 247,178 16420

82 369 YUDUM YAŞAR 12F 30 10 27,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 41 20 36,00 247,175 16421

83 621 BERİVA  DEMİR 12E 30 7 28,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 41 20 36,00 247,048 16439

84 1056 RIDVAN IŞIK 12E 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 11 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 29 35,75 246,670 16484

85 383 AZAM YILMAZ 12C 28 6 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 39 14 35,50 245,745 16595

86 324 ÖZGÜR ÖRKMEZ 12G 29 10 26,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 0 4 -1,00 41 22 35,50 245,725 16599

87 508 KÜBRA ADIGÜZEL 12B 30 4 29,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 11 0,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 44 34 35,50 245,490 16628
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

KATILIMLAR

88 609 SAİT NURSİ POLAT 12B 23 13 19,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 8 3,00 4 0 4,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 45 40 35,00 245,143 16666

89 540 ÇINAR ÇAKAN 12E 26 3 25,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 1 4,75 1 0 1,00 37 8 35,00 244,458 16754

90 855 BEKİR POLAT 12F 29 11 26,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 43 33 34,75 243,493 16873

91 1084 EMİNE GÜRSES 12D 29 9 26,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 2 7 0,25 0 2 -0,50 41 25 34,75 243,468 16875

92 433 MUHAMMET POLAT 12B 26 14 22,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 42 31 34,25 242,640 16979

93 604 MELTEM BİLGİ 12B 27 5 25,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 6 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 40 23 34,25 242,148 17051

94 476 MERVE TAŞ 12A 26 11 23,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 16 34,00 241,718 17128

95 416 MAYGÜL YILDIZ 12G 28 9 25,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 21 33,75 240,588 17288

96 571 İREM ÖZDEN 12C 25 10 22,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 6 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 40 26 33,50 240,365 17312

97 549 ARZU SARI 12E 31 6 29,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 4 0,00 38 17 33,75 240,090 17352

98 299 CANNPOLAT 12F 29 9 26,75 5 0 5,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 39 22 33,50 239,693 17404

99 408 ZELALSU TEKİN 12E 27 4 26,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 37 15 33,25 239,055 17485

100 1245 BERCAN KÜÇÜK 12F 27 11 24,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 12 -1,00 0 2 -0,50 41 32 33,00 238,488 17549

101 461 GÜLBAHAR DOĞAN 12C 28 10 25,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 39 25 32,75 237,590 17649

102 457 POLAT IŞIK 12D 25 14 21,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 40 30 32,50 237,325 17681

103 929 EVREN ÖZER 12F 27 12 24,00 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 13 -1,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 38 32,50 236,960 17717

104 322 SİNEM  YAŞAR 12C 29 11 26,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 39 26 32,50 236,738 17743

105 396 NAZAR AKDAĞ 12B 18 10 15,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 10 4 9,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 21 31,75 235,880 17850

106 342 FIRAT ATLI 12F 24 10 21,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 36 17 31,75 235,070 17946

107 489 NAZAR ÇAYLAK 12F 26 12 23,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 21 31,75 234,915 17962

108 527 MEHMET YAŞAR 12C 26 6 24,50 2 0 2,00 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 36 18 31,50 233,945 18084

109 523 BEDRİYE TAVŞANCI 12F 25 10 22,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 7 -0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 28 31,00 232,635 18237

110 465 EVİN ATLI 12E 22 14 18,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 8 4 7,00 2 0 2,00 37 25 30,75 232,540 18244

111 554 MUHAMMED TURAN 12B 24 13 20,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 39 33 30,75 232,138 18291

112 1042 EVİN ENGİN 12G 26 12 23,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 25 30,75 231,935 18315

113 422 SEVGİ SARI 12C 27 12 24,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 29 30,75 231,715 18341

114 559 DİLEK YILMAZ 12B 23 9 20,75 1 0 1,00 2 0 2,00 7 9 4,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 37 26 30,50 231,493 18366

115 409 ZELAL BİLGİ 12G 26 9 23,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 35 19 30,25 230,328 18493

116 417 HAYAT DEMİRTAŞ 12F 23 8 21,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 2 5 0,75 2 3 1,25 36 24 30,00 229,870 18543
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

KATILIMLAR

117 421 MERVENUR POLAT 12F 26 10 23,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 35 20 30,00 229,545 18581

118 547 ÜNAL PEKER 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 32 30,00 229,540 18585

119 599 DOĞAN POLAT 12E 29 9 26,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 28 30,00 229,093 18626

120 426 DERYA BİLGİ 12A 29 10 26,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 36 25 29,75 228,470 18700

121 435 BERİVAN        YAŞAR 12D 24 13 20,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 36 26 29,50 228,393 18708

122 58 ŞEFİKA AKKUŞ 12A 18 4 17,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 11 8 9,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 38 36 29,00 227,430 18817

123 228 İSLAM KAYA 12F 22 15 18,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 35 25 28,75 226,493 18925

124 596 EZEL ZORBAY 12D 26 11 23,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 4 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 29 28,75 225,813 19007

125 0 İSHAK YILDIZ 12C 25 5 23,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 33 17 28,75 225,768 19013

126 553 DİCLE DEMİRTAŞ 12E 26 7 24,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 0 9 -2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 25 28,75 225,623 19031

127 391 RABİA DAŞTAN 12G 26 9 23,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 23 28,25 224,188 19173

128 374 EDANUR YILMAZ 12B 25 14 21,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 10 0,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 38 41 27,75 223,010 19298

129 1085 ROJDA YAŞAR 12C 25 10 22,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 6 -1,50 1 0 1,00 34 25 27,75 222,880 19307

130 514 MERVE POLATLI 12G 27 11 24,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 25 27,75 222,653 19337

131 488 ABDULKADİR POLAT 12E 24 16 20,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 13 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 39 46 27,50 222,430 19354

132 486 HAVVA KAYA 12F 28 8 26,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 8 -2,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 35 31 27,25 220,825 19525

133 567 BERİVAN TAŞDEMİR 12E 23 15 19,25 1 4 0,00 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 7 0,25 34 29 26,75 220,283 19569

134 513 ROHAT ALPARSLAN 12C 25 10 22,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 29 26,75 219,830 19618

135 577 TUNAY YENİGÜN 12F 22 12 19,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 26 26,50 219,560 19639

136 456 MUHAMMED DEMİR 12C 21 16 17,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 31 19 26,25 219,065 19690

137 448 KEZİBAN IRMAK 12F 24 12 21,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 32 25 25,75 217,015 19891

138 103 NİZAR ATLI 12A 22 18 17,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 8 3,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 39 54 25,50 216,805 19906

139 556 FUNDA DEMİR 12G 22 14 18,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 2 3 1,25 33 30 25,50 216,655 19917

140 479 YUSUF DEMİR 12E 27 11 24,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 34 35 25,25 215,093 20059

141 312 FURKAN ÇİFTÇİ 12C 20 19 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 6 9 3,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 36 45 24,75 214,753 20089

142 444 HELİN YAŞAR 12D 17 15 13,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 26 24,50 214,328 20121

143 584 ŞEHRİBAN ALADAĞ 12D 17 3 16,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 4 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 16 24,00 212,408 20276

144 470 ABDULLAH DEMİR 12B 24 13 20,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 12 0,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 37 52 24,00 211,713 20328

145 377 ZAFER DEMİR 12F 20 14 16,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 7 1,25 0 2 -0,50 32 33 23,75 211,580 20344
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

KATILIMLAR

146 512 HATİCE YA AR 12D 23 13 19,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 30 25 23,75 211,148 20369

147 447 NURCAN YIL IZ 12G 20 14 16,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 28 20 23,00 209,305 20515

148 425 OZAN ÇİFTÇİ 12C 22 16 18,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 31 33 22,75 208,305 20599

149 608 GEYLANİ BİLECEK 12B 14 5 12,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 6 2,50 1 0 1,00 26 15 22,25 207,578 20636

150 459 GÜLSÜN ÇİFÇİ 12A 24 16 20,00 5 12 2,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 32 41 21,75 205,055 20793

151 551 EVİN BOZKURT 12B 16 4 15,00 2 1 1,75 3 3 2,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 24 10 21,50 205,040 20795

152 924 AYŞE YAŞAR   G 19 18 14,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 3 -0,75 29 33 20,75 202,690 20957

153 0 SALİM  TAŞTAN 12A 21 14 17,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 15 1,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 3 3 2,25 35 57 20,75 202,400 20979

154 442 SİNAN PEKER 12C 18 22 12,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 29 35 20,25 201,530 21025

155 686 LEYLA YEŞİL 12A 17 15 13,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 29 36 20,00 200,728 21076

156 386 YASİN ÇİFTÇİ 12F 16 1 15,75 1 0 1,00 3 0 3,00 20 1 19,75 199,598 21137

157 325 İSL A* T**A*   8 15 4,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 8 8 6,00 1 2 0,50 3 4 2,00 5 2 4,50 1 1 0,75 28 36 19,00 199,118 21171

158 518 BERFİN BOZTEPE 12G 21 14 17,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 26 19,50 198,635 21202

159 189 ESMANUR DOĞAN 12G 20 10 17,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 24 19 19,25 197,860 21252

160 378 AYNUR KAYA 12E 15 14 11,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 23 20 18,00 194,865 21410

161 407 NURCAN SARI 12B 17 17 12,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 8 -1,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 4 1,00 29 45 17,75 193,978 21456

162 572 PINAR ÇAKAN 12C 15 20 10,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 39 16,25 189,795 21645

163 1013 CEMAL GÜRSES 12G 12 20 7,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 6 0,50 23 34 14,50 184,880 21819

164 453 MAZLUM ÇİFTÇİ 12E 9 13 5,75 2 3 1,25 5 8 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 28 10,00 171,423 22220

165 484 ZEYNE PALADAĞ 12B 9 6 7,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 15 21 9,75 170,440 22243

166 848 YİĞİT KARİP 12F 15 13 11,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 8 -2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 34 9,50 169,153 22273

167 178 NARİN BİRGÜL 12F 10 3 9,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 12 11 9,25 168,773 22282

168 466 VOLKAN ÖZDEN 12F 8 17 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 7 1,25 17 32 9,00 168,693 22289

169 311 YUSUF ÇİFTÇİ 12E 6 6 4,50 2 0 2,00 1 2 0,50 9 8 7,00 162,555 22410

170 424 VEDAT    AKDAĞ 12F 10 30 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 16 47 4,25 154,540 22560

171 247 MERYEM YÜCE 12G 10 30 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 9 -1,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 59 3,25 151,460 22588
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

KATILIMLAR
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF:   

KATILIMLAR

1 325 İSL A* T**A*   8 15 4,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 8 8 6,00 1 2 0,50 3 4 2,00 5 2 4,50 1 1 0,75 28 36 19,00 199,118 21171
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  G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF:   G

KATILIMLAR

1 924 AYŞE YAŞAR   G 19 18 14,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 3 -0,75 29 33 20,75 202,690 20957
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 618 NESRİN YARDIMCI 12 30 8 28,00 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 4 3,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 52 19 47,25 281,335 12163

2 0 JPKK DJİİR 12 30 6 28,50 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 40 10 37,50 251,545 15879
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 542 HAVİN SÜTCÜ 12A 37 3 36,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 24 1 23,75 7 0 7,00 4 1 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 85 18 80,50 380,678 2690

2 574 NURİYE ZEHRA YILDIZ 12A 36 3 35,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 6 2 5,50 2 4 1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 55 17 50,75 290,873 11032

3 370 BERFİN ÇAKAN 12A 34 6 32,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 6 2,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 54 25 47,75 282,030 12089

4 623 KADER ENGİN 12A 29 10 26,50 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 11 9 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 53 24 47,00 280,555 12250

5 537 NAZLICAN AYDEMİR 12A 32 6 30,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 9 9 6,75 2 2 1,50 1 0 1,00 52 22 46,50 278,565 12494

6 1055 KADİR GÜRSES 12A 33 6 31,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 8 6 6,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 51 20 46,00 276,815 12685

7 563 ZEVALDİLAN POLAT 12A 30 9 27,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 6 8 4,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 51 32 43,00 268,363 13687

8 544 KEVSER ERDEN 12A 31 7 29,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 7 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 47 19 42,25 265,893 14003

9 505 FATMANUR SARI 12A 33 7 31,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 3 0,25 3 0 3,00 4 4 3,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 48 26 41,50 263,248 14333

10 483 SAMET TANRIVERDİ 12A 26 13 22,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 7 10 4,50 4 1 3,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 52 44 41,00 262,923 14389

11 427 DUYGU POLAT 12A 24 6 22,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 6 4 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 44 15 40,25 260,850 14663

12 437 SAMET TURAN 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 7 9 4,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 49 35 40,25 260,130 14749

13 443 HAVANUR DEMİR 12A 31 7 29,25 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 3 2,25 46 24 40,00 259,118 14879

14 475 NAZ YILDIZ 12A 30 8 28,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 4 2 3,50 46 28 39,00 256,330 15263

15 476 MERVE TAŞ 12A 26 11 23,25 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 16 34,00 241,718 17128

16 426 DERYA BİLGİ 12A 29 10 26,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 36 25 29,75 228,470 18700

17 58 ŞEFİKA AKKUŞ 12A 18 4 17,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 11 8 9,00 1 6 -0,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 38 36 29,00 227,430 18817

18 103 NİZAR ATLI 12A 22 18 17,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 8 3,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 39 54 25,50 216,805 19906

19 459 GÜLSÜN ÇİFÇİ 12A 24 16 20,00 5 12 2,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 32 41 21,75 205,055 20793

20 0 SALİM  TAŞTAN 12A 21 14 17,50 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 5 15 1,25 1 6 -0,50 0 6 -1,50 3 3 2,25 35 57 20,75 202,400 20979

21 686 LEYLA YEŞİL 12A 17 15 13,25 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 29 36 20,00 200,728 21076
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 529 DOĞAN AKDAĞ 12B 35 4 34,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 20 7 18,25 7 1 6,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 80 18 75,50 365,920 3694

2 494 KADER DEMİR 12B 31 9 28,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 3 18,25 6 1 5,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 2 3,50 75 24 69,00 346,833 5323

3 575 AKIN EKİNCİ 12B 34 5 32,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 9 8,75 7 0 7,00 1 2 0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 70 23 64,25 331,908 6718

4 1215 ROJİN ALTINTAŞ 12B 30 8 28,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 13 3 12,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 55 18 50,50 290,920 11023

5 388 SAMET YAŞAR 12B 31 6 29,50 4 0 4,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 11 7 9,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 22 49,50 287,705 11407

6 419 YİĞİT CAN YEŞİL 12B 28 8 26,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 7 2,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 50 20 45,00 274,650 12961

7 402 ÜMİT DEMİRTA Ş 12B 35 5 33,75 3 1 2,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 6 11 3,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 53 35 44,25 271,328 13345

8 285 EKREM SARI 12B 28 12 25,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 13 8 11,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 51 36 42,00 265,680 14031

9 325 İPEK YAŞAR 12B 32 7 30,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 7 8 5,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 44 25 37,75 252,053 15816

10 195 HELİN POLAT 12B 27 11 24,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 42 20 37,00 250,588 15999

11 508 KÜBRA ADIGÜZEL 12B 30 4 29,00 1 3 0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 11 0,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 44 34 35,50 245,490 16628

12 609 SAİT NURSİ POLAT 12B 23 13 19,75 3 1 2,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 5 8 3,00 4 0 4,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 45 40 35,00 245,143 16666

13 433 MUHAMMET POLAT 12B 26 14 22,50 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 42 31 34,25 242,640 16979

14 604 MELTEM BİLGİ 12B 27 5 25,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 6 0,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 40 23 34,25 242,148 17051

15 396 NAZAR AKDAĞ 12B 18 10 15,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 10 4 9,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 21 31,75 235,880 17850

16 554 MUHAMMED TURAN 12B 24 13 20,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 6 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 39 33 30,75 232,138 18291

17 559 DİLEK YILMAZ 12B 23 9 20,75 1 0 1,00 2 0 2,00 7 9 4,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 37 26 30,50 231,493 18366

18 374 EDANUR YILMAZ 12B 25 14 21,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 10 0,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 38 41 27,75 223,010 19298

19 470 ABDULLAH DEMİR 12B 24 13 20,75 1 3 0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 12 0,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 1 4 0,00 37 52 24,00 211,713 20328

20 608 GEYLANİ BİLECEK 12B 14 5 12,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 4 6 2,50 1 0 1,00 26 15 22,25 207,578 20636

21 551 EVİN BOZKURT 12B 16 4 15,00 2 1 1,75 3 3 2,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 24 10 21,50 205,040 20795

22 407 NURCAN SARI 12B 17 17 12,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 1 8 -1,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 1 3 0,25 2 4 1,00 29 45 17,75 193,978 21456

23 484 ZEYNE PALADAĞ 12B 9 6 7,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 15 21 9,75 170,440 22243



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 493 GÜLBAHAR YILDIZ 12C 30 8 28,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 11 10 8,50 1 0 1,00 1 0 1,00 56 21 50,75 291,705 10931

2 485 ENES YARDIMCI 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 14 4,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 56 36 47,00 279,885 12328

3 375 ELİF ARSLAN 12C 35 4 34,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 6 2,50 51 16 47,00 279,520 12381

4 562 FERİDE DOĞAN 12C 29 10 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 9 8 7,00 1 0 1,00 51 21 45,75 276,720 12691

5 578 BEDRİYE KAYMAK 12C 32 5 30,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 48 16 44,00 270,883 13393

6 517 MERT YAMAN 12C 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 9 2,75 0 6 -1,50 0 6 -1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 52 39 42,25 266,598 13906

7 597 ŞİLAN DEMİR 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 5 -0,25 47 19 42,25 265,695 14025

8 525 YAĞMUR KARİPPP 12C 31 9 28,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 47 22 41,50 263,673 14277

9 595 NAZAR GÜVEN 12C 28 3 27,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 12 41,00 262,298 14477

10 615 AZRA AKDAĞ 12C 34 5 32,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 0 8 -2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 25 40,75 260,768 14673

11 555 ARİN YAMAN 12C 27 11 24,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 8 9 5,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 49 36 40,00 259,718 14796

12 149 OKAN SARI 12C 28 10 25,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 6 3,50 1 0 1,00 44 26 37,50 251,975 15825

13 507 ZEYNEP ALTIN 12C 31 6 29,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 19 37,25 250,620 15997

14 429 ASLI ÇOBAN 12C 28 6 26,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 0 1,00 41 16 37,00 250,335 16041

15 393 MEHMET NURİ KAYA 12C 24 9 21,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 6 2,50 1 0 1,00 41 21 35,75 247,178 16420

16 383 AZAM YILMAZ 12C 28 6 26,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 39 14 35,50 245,745 16595

17 571 İREM ÖZDEN 12C 25 10 22,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 4 6 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 40 26 33,50 240,365 17312

18 461 GÜLBAHAR DOĞAN 12C 28 10 25,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 39 25 32,75 237,590 17649

19 322 SİNEM  YAŞAR 12C 29 11 26,25 1 4 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 7 -1,75 39 26 32,50 236,738 17743

20 527 MEHMET YAŞAR 12C 26 6 24,50 2 0 2,00 1 4 0,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 36 18 31,50 233,945 18084

21 422 SEVGİ SARI 12C 27 12 24,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 29 30,75 231,715 18341

22 547 ÜNAL PEKER 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 32 30,00 229,540 18585

23 0 İSHAK YILDIZ 12C 25 5 23,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 33 17 28,75 225,768 19013

24 1085 ROJDA YAŞAR 12C 25 10 22,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 6 -1,50 1 0 1,00 34 25 27,75 222,880 19307

25 513 ROHAT ALPARSLAN 12C 25 10 22,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 29 26,75 219,830 19618

26 456 MUHAMMED DEMİR 12C 21 16 17,00 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 31 19 26,25 219,065 19690

27 312 FURKAN ÇİFTÇİ 12C 20 19 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 6 9 3,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 36 45 24,75 214,753 20089

28 425 OZAN ÇİFTÇİ 12C 22 16 18,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 31 33 22,75 208,305 20599



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 442 SİNAN PEKER 12C 18 22 12,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 29 35 20,25 201,530 21025

30 572 PINAR ÇAKAN 12C 15 20 10,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 39 16,25 189,795 21645
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 467 YUSUF BUDAK 12D 31 7 29,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 14 10 11,50 3 0 3,00 3 0 3,00 63 22 57,50 311,968 8726

2 566 TAYYİP ERDO AN YAŞAR12D 30 10 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 10 9 7,75 0 1 -0,25 57 23 51,25 293,200 10786

3 498 HATİCE SARI 12D 35 3 34,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 2 6 0,50 5 1 4,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 55 16 51,00 291,568 10948

4 430 MENİCE YAŞAR 12D 32 6 30,50 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 6 10 3,50 51 20 46,00 276,955 12662

5 590 HAYAT ÇETİN 12D 31 8 29,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 48 15 44,25 271,845 13274

6 439 İCLAL ÇİFTÇİ 12D 30 8 28,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 7 0,25 48 19 43,25 268,975 13619

7 548 FERHAT ÖZER 12D 30 9 27,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 47 17 42,75 267,498 13787

8 387 İLAYDA ARSLAN 12D 30 9 27,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 47 20 42,00 265,283 14087

9 509 MELTEM TAŞTAN 12D 30 6 28,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 46 18 41,50 263,615 14284

10 605 EVİN TAŞTAN 12D 31 9 28,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 6 7 4,25 47 22 41,50 263,593 14285

11 612 BERİVAN TEKİN 12D 29 11 26,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 27 37,25 251,143 15923

12 317 NURAN HARMAN 12D 25 15 21,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 0 3,00 44 29 36,75 250,363 16034

13 418 AYŞE ŞİMŞEK 12D 28 7 26,25 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 41 17 36,75 249,573 16129

14 1084 EMİNE GÜRSES 12D 29 9 26,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 2 7 0,25 0 2 -0,50 41 25 34,75 243,468 16875

15 457 POLAT IŞIK 12D 25 14 21,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 40 30 32,50 237,325 17681

16 435 BERİVAN        YAŞAR 12D 24 13 20,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 36 26 29,50 228,393 18708

17 596 EZEL ZORBAY 12D 26 11 23,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 4 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 36 29 28,75 225,813 19007

18 444 HELİN YAŞAR 12D 17 15 13,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 26 24,50 214,328 20121

19 584 ŞEHRİBAN ALADAĞ 12D 17 3 16,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 4 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 28 16 24,00 212,408 20276

20 512 HATİCE YA AR 12D 23 13 19,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 30 25 23,75 211,148 20369
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 462 BELKİZA AKDAĞ 12E 34 5 32,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 51 15 47,25 280,588 12247

2 446 ŞEVVAL KAYA 12E 34 6 32,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 50 14 46,50 278,195 12542

3 543 RUKEN ÇAKAN 12E 31 7 29,25 2 2 1,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 6 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 46 20 41,00 262,088 14508

4 431 ZEYNEP KOÇ 12E 31 8 29,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 3 3 2,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 20 41,00 262,010 14521

5 496 EVİN BUDAK 12E 33 6 31,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 1 3 0,25 44 13 40,75 260,970 14649

6 473 ÖZCAN  ATLI 12E 28 7 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 43 11 40,25 260,143 14747

7 0 EVİN YAŞAR 12E 32 6 30,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 20 40,00 258,895 14913

8 438 NURİYE TAŞTAN 12E 31 6 29,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 42 15 38,25 253,650 15587

9 492 ESMA ÇELİK 12E 33 5 31,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 7 1,25 0 2 -0,50 44 23 38,25 253,388 15624

10 522 CAN BAKIR 12E 30 8 28,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 42 20 37,00 250,030 16083

11 516 ENSAR DEMİRTAŞ 12E 31 7 29,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 7 2,25 0 2 -0,50 43 25 36,75 249,183 16178

12 481 ÖMER YAŞAR 12E 29 10 26,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 45 34 36,50 248,785 16231

13 621 BERİVA  DEMİR 12E 30 7 28,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 4 1,00 41 20 36,00 247,048 16439

14 1056 RIDVAN IŞIK 12E 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 11 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 43 29 35,75 246,670 16484

15 540 ÇINAR ÇAKAN 12E 26 3 25,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 5 1 4,75 1 0 1,00 37 8 35,00 244,458 16754

16 549 ARZU SARI 12E 31 6 29,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 1 4 0,00 38 17 33,75 240,090 17352

17 408 ZELALSU TEKİN 12E 27 4 26,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 37 15 33,25 239,055 17485

18 465 EVİN ATLI 12E 22 14 18,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 8 4 7,00 2 0 2,00 37 25 30,75 232,540 18244

19 599 DOĞAN POLAT 12E 29 9 26,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 37 28 30,00 229,093 18626

20 553 DİCLE DEMİRTAŞ 12E 26 7 24,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 0 9 -2,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 35 25 28,75 225,623 19031

21 488 ABDULKADİR POLAT 12E 24 16 20,00 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 13 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 39 46 27,50 222,430 19354

22 567 BERİVAN TAŞDEMİR 12E 23 15 19,25 1 4 0,00 3 0 3,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 7 0,25 34 29 26,75 220,283 19569

23 479 YUSUF DEMİR 12E 27 11 24,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 8 -2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 34 35 25,25 215,093 20059

24 378 AYNUR KAYA 12E 15 14 11,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 23 20 18,00 194,865 21410

25 453 MAZLUM ÇİFTÇİ 12E 9 13 5,75 2 3 1,25 5 8 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 28 10,00 171,423 22220

26 311 YUSUF ÇİFTÇİ 12E 6 6 4,50 2 0 2,00 1 2 0,50 9 8 7,00 162,555 22410



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12E

KATILIMLAR
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 313 SEYAT BOZTEPE 12F 34 4 33,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 3 5,25 52 10 49,50 287,200 11469

2 504 ZELAL DEMİRTAŞ 12F 34 1 33,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 0 2,00 4 0 4,00 7 1 6,75 1 0 1,00 50 6 48,50 284,123 11821

3 586 NAZAN YÜCE 12F 38 2 37,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 50 8 48,00 282,085 12083

4 601 FATMA TAŞDEMİR 12F 35 4 34,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 49 9 46,75 278,805 12472

5 297 KAMURAN YAŞAR 12F 33 5 31,75 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 50 14 46,50 278,343 12522

6 519 GÖNÜL BİLGİ 12F 31 6 29,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 6 2 5,50 48 12 45,00 274,065 13021

7 398 SERHAT ALTINTAŞ 12F 32 5 30,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 6 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 19 41,25 262,538 14444

8 581 YAPRAK KARAKUŞ 12F 30 9 27,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 0 6 -1,50 43 18 38,50 254,663 15456

9 506 RABİA BAKIR 12F 34 5 32,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 43 19 38,25 253,278 15644

10 142 YEZDA ARSLAN 12F 34 6 32,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 7 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 46 32 38,00 252,545 15738

11 1200 AYSEL AYHAN 12F 31 6 29,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 41 13 37,75 252,210 15790

12 415 FATİH ERDEN 12F 27 8 25,00 4 0 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 4 10 1,50 42 22 36,50 248,980 16210

13 369 YUDUM YAŞAR 12F 30 10 27,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 41 20 36,00 247,175 16421

14 855 BEKİR POLAT 12F 29 11 26,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 43 33 34,75 243,493 16873

15 299 CANNPOLAT 12F 29 9 26,75 5 0 5,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 39 22 33,50 239,693 17404

16 1245 BERCAN KÜÇÜK 12F 27 11 24,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 12 -1,00 0 2 -0,50 41 32 33,00 238,488 17549

17 929 EVREN ÖZER 12F 27 12 24,00 5 0 5,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 13 -1,25 0 1 -0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 38 32,50 236,960 17717

18 342 FIRAT ATLI 12F 24 10 21,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 36 17 31,75 235,070 17946

19 489 NAZAR ÇAYLAK 12F 26 12 23,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 21 31,75 234,915 17962

20 523 BEDRİYE TAVŞANCI 12F 25 10 22,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 7 -0,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 28 31,00 232,635 18237

21 417 HAYAT DEMİRTAŞ 12F 23 8 21,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 4 0,00 4 0 4,00 2 5 0,75 2 3 1,25 36 24 30,00 229,870 18543

22 421 MERVENUR POLAT 12F 26 10 23,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 35 20 30,00 229,545 18581

23 228 İSLAM KAYA 12F 22 15 18,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 35 25 28,75 226,493 18925

24 486 HAVVA KAYA 12F 28 8 26,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 8 -2,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 35 31 27,25 220,825 19525

25 577 TUNAY YENİGÜN 12F 22 12 19,00 2 3 1,25 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 26 26,50 219,560 19639

26 448 KEZİBAN IRMAK 12F 24 12 21,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 4 0,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 32 25 25,75 217,015 19891

27 377 ZAFER DEMİR 12F 20 14 16,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 7 1,25 0 2 -0,50 32 33 23,75 211,580 20344

28 386 YASİN ÇİFTÇİ 12F 16 1 15,75 1 0 1,00 3 0 3,00 20 1 19,75 199,598 21137



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12F

KATILIMLAR

29 848 YİĞİT KARİP 12F 15 13 11,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 8 -2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 34 9,50 169,153 22273

30 178 NARİN BİRGÜL 12F 10 3 9,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 12 11 9,25 168,773 22282

31 466 VOLKAN ÖZDEN 12F 8 17 3,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 7 1,25 17 32 9,00 168,693 22289

32 424 VEDAT    AKDAĞ 12F 10 30 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 16 47 4,25 154,540 22560
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

VAN İPEKYOLU ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1) 171 698 2345 22820

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,14 7,15 27,35 2,54 1,13 2,25 1,90 1,41 1,54 1,73 1,48 1,36 3,59 0,67 3,42 0,01 0,01 0,01 10,33 4,64 9,17 2,44 0,54 2,31 1,82 2,11 1,29 1,53 1,37 1,19 1,52 1,11 1,24 56,5521,62 51,13 292,410

Okul Ortalaması 26,48 9,38 24,13 2,23 1,44 1,87 1,61 1,52 1,23 1,81 1,82 1,35 3,32 1,08 3,05 0,01 0,01 0,01 3,30 5,26 1,99 0,53 0,46 0,42 0,70 1,71 0,27 0,30 1,07 0,03 0,56 0,73 0,37 40,8524,48 34,72 243,790

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 477 RABİA ADIGÜZEL 12G 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 52 17 47,75 281,828 12109

2 45 SERAP GÜRSES 12G 29 6 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 1 1 0,75 1 1 0,75 43 15 39,25 256,990 15178

3 628 REMZİYE ENGİN 12G 35 4 34,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 0 7 -1,75 0 1 -0,25 43 22 37,50 250,820 15966

4 324 ÖZGÜR ÖRKMEZ 12G 29 10 26,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 0 4 -1,00 41 22 35,50 245,725 16599

5 416 MAYGÜL YILDIZ 12G 28 9 25,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 21 33,75 240,588 17288

6 1042 EVİN ENGİN 12G 26 12 23,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 37 25 30,75 231,935 18315

7 409 ZELAL BİLGİ 12G 26 9 23,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 35 19 30,25 230,328 18493

8 391 RABİA DAŞTAN 12G 26 9 23,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 23 28,25 224,188 19173

9 514 MERVE POLATLI 12G 27 11 24,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 34 25 27,75 222,653 19337

10 556 FUNDA DEMİR 12G 22 14 18,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 5 0,75 2 3 1,25 33 30 25,50 216,655 19917

11 447 NURCAN YIL IZ 12G 20 14 16,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 28 20 23,00 209,305 20515

12 518 BERFİN BOZTEPE 12G 21 14 17,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 26 19,50 198,635 21202

13 189 ESMANUR DOĞAN 12G 20 10 17,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 24 19 19,25 197,860 21252

14 1013 CEMAL GÜRSES 12G 12 20 7,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 6 0,50 23 34 14,50 184,880 21819

15 247 MERYEM YÜCE 12G 10 30 2,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 9 -1,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 59 3,25 151,460 22588
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SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSL A* T**A* 325   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,118 292,410 1 157 649 1998 21171

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 1 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 15 4,25 11 4,25 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,23 1,54

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 1,00 7,52 8,59

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 6,00 1,99 9,17

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,50 0,42 2,31

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 6,50 2,41 11,48

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,00 0,27 1,29

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,37 1,24

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,25 0,68 3,71

Toplam: 120 28 36 19,00 16 19,00 34,73 51,14

TYT Türkçe CCA BebacadeAebd aEC dbE c a            

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal               aEcdeE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik b aCeE DB A aeC bD cB      a    d eA    

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen cECdaDaDCCeA*B aA   

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 2 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE YAŞAR 924   G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,690 292,410 1 152 643 1959 20957

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 1 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 14,50 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,50 7,52 8,59

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -1,50 0,27 1,29

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 -2,25 0,68 3,71

Toplam: 120 29 33 20,75 17 20,75 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCbaeB  EAEeABcBBCaEaedaAcDEcCcEaB Cdee

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal bEaDB  bbBC d AdEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Fen abdbca e  b c       

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
JPKK DJİİR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,545 292,410 2 69 451 1192 15879

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 2 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 28,25 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,38 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,23 1,54

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,25 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,88 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,50 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,12 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,12 2,41 11,48

Toplam: 120 40 10 37,50 31 42,38 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB E AECABD BCBE AADAbDEDCAabBbCEed

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBD       A    EcEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik b   D a  cD                             

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN YARDIMCI 618 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,335 292,410 1 17 296 781 12163

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 2 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,25 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,38 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,50 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,12 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,12 2,41 11,48

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,00 0,27 1,29

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,75 0,03 1,19

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,75 0,37 1,24

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 3,50 0,68 3,71

Toplam: 120 52 19 47,25 39 42,38 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB E AECcBDBBCaECAADAbcEDbAEcaCCEDd

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaBD      aA aACEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik   e    a    A     aDDe   E              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E  C   CD eb  cDCdED

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÇAKAN 370 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,030 292,410 3 15 291 773 12089

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 54 25 47,75 40 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADABBEbAECABcBBCaECeADAEDEDCAEDebCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaBD A C  CACd CED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik CACc eaa bD     b                       

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen EAdCbEeab d dcce d  

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA BİLGİ 426 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,470 292,410 16 120 573 1592 18700

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 36 25 29,75 25 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADABeEEA bABDBeCBECbADAEbEbCAEDaabEDe

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal  aB     b  A  e Ea C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  e  a c de               a              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E cC c C    d   ac  

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU POLAT 427 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,850 292,410 11 52 395 1035 14663

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 2 1 1,75 25 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 44 15 40,25 34 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBD  AE  AbDBBaE B A  AADCAEEbbbE b D

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal a D      bb  A EDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik cCcec CD B     B       E           A    

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  E     b C   BC e DE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 1 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR SARI 505 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,248 292,410 9 45 378 992 14333

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 48 26 41,50 35 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBbAEAEEBACDBcBECBCdaDAbDaAEEDDCbBCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal  ADB   B bbcdA E  CE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  C     bBaA  ae D             B b       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bddea E  e  cd  dcD 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜN ÇİFÇİ 459 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,055 292,410 19 150 640 1927 20793

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 25,94 24,13 27,35

Matematik-1 30 5 12 2,00 7 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 14 2,50 6 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 1 4 0,00 0 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 32 41 21,75 18 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADeBBEbAECAebdaCaEbAeDAdDEcCeEccdCdDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Matematik    bD d aebcca  bBB  cc c  BA dA  c     

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Ebedc dCc d dd cb   

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVANUR DEMİR 443 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,118 292,410 13 57 405 1065 14879

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 46 24 40,00 33 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCebAB EEAECABDBaCBE AdDAEbEDCAEDebCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal  E       BCAbBACEeEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik a eb  a b         d           c         

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Ebdd E d    d cDecED

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SÜTCÜ 542 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,678 292,410 1 1 39 145 2690

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 7 0 7,00 70 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 2 4 1,00 14 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 85 18 80,50 67 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEeEEBACDBBBECBCAEDAADCbEEDDCEBeBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EAcBe    dC dABEb Cd     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  CDCDEC BBADEDaBDD E CBEBEBD AB A CAE AC

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen AECeB  bCCdd dCbedDE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ENGİN 623 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,555 292,410 4 19 300 789 12250

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 53 24 47,00 39 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBDe AEbBcCDBcBEaBCAdDAADCAEEDbCEeCeD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADB     CC CAdEc Cb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  CDCc aeBabcE CBDa  eC a  BD           C

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  E     c     d    D 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR GÜRSES 1055 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,815 292,410 6 27 318 831 12685

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 51 20 46,00 38 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBDAEAEE ACDBBBECBeAEDAADCAEcDDCbBCce

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal E    a   CC C BE CCb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik c  ec  cB   E  BDD E   aBE a  B b       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bEa    c d   a      

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ERDEN 544 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,893 292,410 8 38 360 954 14003

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 47 19 42,25 35 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBeAEAE  ACDBBBECaCAEDeADCAEEaDddBaBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aADB   e Cb  A EDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik d        c   ead     C a    Bc        A 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen cEC          d    D 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA YEŞİL 686 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,728 292,410 21 155 646 1985 21076

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 29 36 20,00 17 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CabDBDd     AC dBabeBdAcD cDCAEE bdbcCdD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EdDacb  cCbc  dEDbCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  d      a  e D B       a        e       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  E e  Ec a b d   cDc

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 3 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TAŞ 476 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,718 292,410 15 94 514 1365 17128

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 38 16 34,00 28 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCceABBEEAECABDBBb dC eDAEaEaaAEceCC Dd

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal       DC BCA   dED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik               De         a        A     

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E  a   a           D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 5 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ YILDIZ 475 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,330 292,410 14 60 418 1111 15263

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 46 28 39,00 33 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe  DCADAB EbAECABDBabBECAADAbDEbCAEDaCddDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caB  b b BaACBA EbEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik     c    e             d a   e          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E dCcEaab b d cDCeED

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN AYDEMİR 537 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,565 292,410 5 23 309 810 12494

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 52 22 46,50 39 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB EEe CAcDBeCBEbAADAEDEbCAEDdCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal  a     d BbACcdCEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik CdeccBcaEDDE  b E Bb     E  c           

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen EeeC        B       

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİZAR ATLI 103 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,805 292,410 18 138 614 1758 19906

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 39 54 25,50 21 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CCbDBDdbAabeACDBBBcdeCAEbcbDCeEaacCEBdBa

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aAeBd  BbbeAadaabbCb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik b cCc  D  cD          caB  Dcc  A  Ab b 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen cEddec eee ecdCDecDE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİYE ZEHRA YILDIZ 574 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,873 292,410 2 10 259 680 11032

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 2 2 1,50 21 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 55 17 50,75 42 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADABB EAECABDBBCBEaAADAdDEDCAEDeCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEd      B  Cd  Ec C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C CcDBc  D E                            

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen EbdCb a Deb B ceCAcD

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİM  TAŞTAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,400 292,410 20 153 644 1965 20979

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 5 15 1,25 4 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 35 57 20,75 17 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAc B   e CcccBBCaEaAADAbbEbCcEbaCCEaB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caBD cadcabeb cCacEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik eb    cdbDDcdC  d Bb cEb a dcc          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Ebcdbdadcdb cdeDabED

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET TANRIVERDİ 483 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,923 292,410 10 46 380 1001 14389

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 11 11 8,25 21 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 52 44 41,00 34 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBDAEA cdACDBBaEdBCAcDbeDCcEaDDCEdeeD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aA BdE  DbCAb cEDdCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik Abaa  aDBdA  aC   b B  a b b A Dd CAE   

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bEedabE beadAdbcccDE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 6 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET TURAN 437 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,130 292,410 12 55 400 1045 14749

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 49 35 40,25 34 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADdBBbEAEeABcBB BEdAcDAEDEbCcEcBCCEcB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaBD  abcB ACB CEbdC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C CbaB edDDc C a    ca C a              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Ebe ca C  cea  a eaD

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA AKKUŞ 58 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,430 292,410 17 122 579 1613 18817

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 4 17,00 43 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 38 36 29,00 24 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCeeABc EA CABDBeCBECA  A              

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal A aa  ee  aAbBeaEac      

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C  caBBCEDcEcCebEeBbD                   

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Eeeebcade badAceCeED

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 0 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 0 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEVALDİLAN POLAT 563 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,363 292,410 7 35 347 915 13687

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 21 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,94 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,54 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,61 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,42 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,21 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 4,18 1,99 9,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,93 0,42 2,31

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 5,11 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,95 0,27 1,29

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,14 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,29 0,37 1,24

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,10 0,68 3,71

Toplam: 120 51 32 43,00 36 39,36 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDdEAEbBACDBBBEaB AEDAeDCbEEDcCdeaBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal E DB   B bb bA EDbCb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  C  cd DBa bEeaB     a a  B     d  A  A 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bdCc bcD e   dCe dDE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH DEMİR 470 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,713 292,410 19 144 625 1832 20328

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 14 -0,50 -1 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 37 52 24,00 20 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCA dBBbEeb ABDBB aEaeADAEbEbCAEDebbEbB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal badD badaBaAC cCcDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  ddD  cdbecaAdD c a      a    e       b 

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen bedd Eceeae cdded Ee

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN EKİNCİ 575 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,908 292,410 3 4 134 381 6718

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 70 23 64,25 54 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAE BACDBBBEaedAEDAdDCAEEDDCEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EA B EbB CCe A EDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik eCbdb  eB cDEa BD  E  aaBEBD  B A CAE AC

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bE  a  c C e dC eeDE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK YILMAZ 559 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,493 292,410 17 114 560 1544 18366

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 37 26 30,50 25 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCADeBBbdAECABDBBCBdCAA AbbEb AEb      

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal             C     EC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik bc ca cacD EAC   eB    C a B            

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen beBb deC e     ae ED

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 3 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN AKDAĞ 529 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,920 292,410 1 2 63 201 3694

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 80 18 75,50 63 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCA ABBEEAECAcDcBCaECAADAEDEDCAEcBCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal   BD   b BaAC ACEe C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik CACcDBdCEeDEACa E BDDBE BaaBcBBA DAECCc 

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E BC   Cc  CBA  CeEe

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR YILMAZ 374 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,010 292,410 18 128 593 1675 19298

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 38 41 27,75 23 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDebdcEeACcBBaECaCAcDcAaCAEEac EeCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal ac B      bA  BEcCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  daab  b   e cd De E   a   D           d

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bEbde a ea bcdCe cD 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM SARI 285 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,680 292,410 8 40 363 957 14031

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 14 11 11,25 28 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 51 36 42,00 35 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCAbdBBEEAEbcBDBBCBECAADAEDEDdAEbcbCbbd

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal cdBb A baB Abc bEabC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik Cb bDBaCceDE dD   B D Ee EDc Bced A     

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Eb    eC   a       D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN BOZKURT 551 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,040 292,410 21 151 641 1928 20795

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 24 10 21,50 18 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDA      CD BaEb  AED eDC a         

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal                E C d     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   D   Ce a      D      a           A    

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  E d     C   d      

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 2 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 1 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GEYLANİ BİLECEK 608 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,578 292,410 20 149 634 1890 20636

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 5 12,75 32 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 26 15 22,25 19 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CDC DeB   c e BDBB BE  ADAbe            

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal A  D   CE   e cCEcbC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik Cd bD  e    b     B   da E              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 2 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 0 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN POLAT 195 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,588 292,410 10 73 461 1212 15999

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 42 20 37,00 31 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe eDCADAB EbAEeABDBBCaEdeADdbDE CAEDeCadDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal A B    b B A  caEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    c B   D   b    B D E      B          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen d  b   Cc   d       

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK YAŞAR 325 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,053 292,410 9 67 446 1182 15816

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 44 25 37,75 31 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB EEAECABDaBCaECAADAEbEDCAEceeCdDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caB    b        EcEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C Cb Baa cD       BbD   ea  Ad          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen cb   d ee      c   D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER DEMİR 494 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,833 292,410 2 3 103 295 5323

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 75 24 69,00 58 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDdEAEEBACDccBECBCdbDAADCAEEaDbEaCBe

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADB      CAbAeEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik AC CDECDB cDE eBDD E  aEBEBD  BDA eAE A 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen dE deb e Cbb BCbAdDE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ADIGÜZEL 508 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,490 292,410 11 87 492 1294 16628

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 44 34 35,50 30 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAD B E   CABDBBCBECAADAcD DCAEcaCCcDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caaD   CaBbACBedEc       

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik b   aB ebe   ee   B Dcbb     c          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Eb deba e e ddbeC ED

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM BİLGİ 604 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,148 292,410 14 93 512 1354 17051

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 40 23 34,25 29 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAEb cCD BaECeCA DA DCcEEDD E   D

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal  cb   cBeCCcCAdE CC      

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   e    eB d   dB     a a                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bdCd cd      d    DE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 0 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TURAN 554 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,138 292,410 16 111 557 1534 18291

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 39 33 30,75 26 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAcAB E A CdBDcaCaEeAADAbDEbCbEcaCCbbB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaBD b b dCAbdACEaEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C Cb  c dc E      B    a a              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen de e c e        ae D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET POLAT 433 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,640 292,410 13 92 508 1343 16979

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 42 31 34,25 29 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CdADBbAdAEbBACDdBaEadCAbaeADCAEEebCEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal Eb B   B CCAbAeEaCeE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  C a dac   c                            

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bEb   EDCdb  d  d bE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAR AKDAĞ 396 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,880 292,410 15 105 543 1471 17850

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 37 21 31,75 26 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADB  dAdEedCDdBaECB A ab  CcEE  Ca    

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal         a Cc AdED CE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik     c  DBacDE bB D     E  BD A    eAE   

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  E d         db     

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 2 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN SARI 407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,978 292,410 22 161 662 2054 21456

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 29 45 17,75 15 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CbCcDeBBdbAbbdBDBedBEdbADA eceCccD   E  

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal c      ea C b AdEbEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik de  c    eb  e  b B          deAC       

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen EbdebbdecC  d babeED

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 3 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 4 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ALTINTAŞ 1215 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,920 292,410 4 9 258 679 11023

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 55 18 50,50 42 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBbA AE cAbDBBBECBCAEDAADCcEEDcaEBbBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aADB   B dbAdA EDCC      

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik ACD cE DB bDEDaBDD     E                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen   C    ee     d   D 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİT NURSİ POLAT 609 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,143 292,410 12 88 493 1302 16666

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 45 40 35,00 29 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CdADBcdEdEE AeDBBaECd AdDeAD eEEDcaEBC* 

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EeDB acBcCCdC cEDbCd     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  C  c  ec  DdD dbD E  aa       D   A  AC

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bECdec ceC ecd cc   

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET YAŞAR 388 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,705 292,410 5 11 267 715 11407

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 55 22 49,50 41 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADeB Eb bC BDdBCBECAADAEDEDCAEcBCbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBD A CEaab c  EcEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C CDDBeCaeDEde  EBeD     a     e  A     

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E db        d      D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİT DEMİRTA Ş 402 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,328 292,410 7 32 336 886 13345

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 7 13 3,75 9 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 53 35 44,25 37 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAEEBACDdBBECBCAEDAADdeEEDbbEBCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aADB b B beebdeEaCC      

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   a aECDBa c  CBabbc   ac    bB e     e 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bE d a c C  Ada e Db

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT CAN YEŞİL 419 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,650 292,410 6 29 326 854 12961

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 50 20 45,00 38 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe dDCADAB d A CABDBaeBECAADAEaEDCeED bCdDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBD  DCEB AC  bEc C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C  a B Cde   ac         aaD    A  A     

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E dC    D  ad   C   

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNE PALADAĞ 484 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,440 292,410 23 165 683 2219 22243

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 23 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 6 7,50 19 23,33 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,92 1,23 1,54

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,87 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,60 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 5,07 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,34 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 6,40 2,41 11,48

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,38 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,23 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,88 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,49 0,68 3,71

Toplam: 120 15 21 9,75 8 37,82 34,73 51,14

TYT Türkçe CCA   dc    c c BB  BCA b       a      D

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EA     d Cbc   ED        

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik      b   d   e     d e                  

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen eEd  b       e   cbc

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 1 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİN YAMAN 555 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,718 292,410 11 56 401 1050 14796

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 1 6 -0,50 -5 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 9 15 5,25 13 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 49 36 40,00 33 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADeB E eECABcceCBECAADAdDEbCcEcBCdEDd

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaBcdeDCEBadCBdbEDbC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik CACbDBcaEbDb       a   d a  dBeea A eed 

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Eb                 D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ÇOBAN 429 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,335 292,410 14 75 463 1218 16041

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 41 16 37,00 31 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CCeDBDA AE  ACDBBBEdB AabAADCAEEDDbE  cD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EAD e AB Cbd ABEb Cc     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  b  b  e  cD D         a                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen          C          

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAM YILMAZ 383 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,745 292,410 16 85 489 1287 16595

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 39 14 35,50 30 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB E AECABDcBdBEC ADAdDE CcEb  CbDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal cEBDe Db B      Eb C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C  b c C DD                             

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen db                  

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKDAĞ 615 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,768 292,410 10 53 396 1036 14673

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 47 25 40,75 34 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB bEAECAeDBcCaECAADAEDEDCAEDeCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBaBAbb BaeCBeCEcEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik d da  d     d    eac           A      c 

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen  be         d      b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYE KAYMAK 578 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,883 292,410 5 33 338 893 13393

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 1,62 2,41 11,48

Toplam: 120 48 16 44,00 37 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB E ecCABDcBCBEaAADAEDED AEcBCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaBDBA CbBabbBACED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik b b D   ED    e          ac   d         

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ARSLAN 375 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,520 292,410 3 21 304 801 12381

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 1,62 2,41 11,48

Toplam: 120 51 16 47,00 39 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDeEeE BACeBBBECBCAdDAADCAEEDDCEBCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aADBBb BaCad ABEDCCc     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik     a  D   DaaeBD      a a              

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YARDIMCI 485 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,885 292,410 2 20 302 797 12328

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 8 14 4,50 15 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 3 2 2,50 25 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 11 16 7,00 18 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 56 36 47,00 39 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEeEEBACDBBBECBCAacAADCAEEDbb eCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADBeEbaadCAdAcEDbbc     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik dCcCbaaeBa ecb BD  a Cd Ba  BcB A a b A 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen eE c     b   d     E

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE DOĞAN 562 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,720 292,410 4 28 319 833 12691

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 1,62 2,41 11,48

Toplam: 120 51 21 45,75 38 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDddbEEeACDBBBEdBdAEbAADaAEEDb EeCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EcDaB eB C   ABEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  CDea CbBdc   CBDb d e  BE         A    

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇİFTÇİ 312 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,753 292,410 27 141 619 1790 20089

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 12 3,00 8 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 36 45 24,75 21 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CedDBDeEAcE cebcBaEeBCAdDAeDbcEEDbbaeCdD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aAcBB bBeCbc ccEDCCc     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik    Cb bb  eD bCBe C e  aB    d  b    db 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bEb  cc           b 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR DOĞAN 461 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,590 292,410 18 101 531 1442 17649

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,62 2,41 11,48

Toplam: 120 39 25 32,75 27 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCADbB  EAdCABeBadBECAeDAdDEDCAEcBCeEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal bEeDBbbeceddCdACcDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik     c                B a a B a          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR YILDIZ 493 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,705 292,410 1 7 254 673 10931

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 56 21 50,75 42 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCeDAB  bAECABDBBCBEaAADAdDEDCcEDeCdbDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBD  bCEB ACdd EDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik eA aDBaCEbD bae d BDDBa  a  A           

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E           B       

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZDEN 571 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,365 292,410 17 96 520 1395 17312

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 40 26 33,50 28 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBDd  E  cCDBBBEaadAED ADCcEEaDCEaCdD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal  A B     becaAaEDbCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik    e  a   A   daDD    eEd               

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen   C    D C b d  ebD 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 4 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSHAK YILDIZ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,768 292,410 23 125 583 1638 19013

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 33 17 28,75 24 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe  DCADAB     C BDBB BECeeDA DEa AEbeCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal ccBD c e B A c   D C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik b eb   C e  d                         d 

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Eb                  

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 4 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET NURİ KAYA 393 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,178 292,410 15 81 479 1260 16420

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 41 21 35,75 30 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDdEA   A D BaE BCA DbADCAEEccCbdbBc

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADBBEdBabeA e EDbCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  Cce E c     aae D     E                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  E                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YAŞAR 527 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,945 292,410 20 108 547 1502 18084

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 1,62 2,41 11,48

Toplam: 120 36 18 31,50 26 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADdB     CABDBeCBECAADA DEaCAEDcCad  

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal   BD Aedae bCB dEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    baac b        e       E              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 2 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YAMAN 517 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,598 292,410 6 37 356 941 13906

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 5 15 1,25 3 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 52 39 42,25 35 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe dCADBDAbAEcBACDdBBEaBCedaAADCAEEDcCEebcb

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EAcBBEABDdCAbABEeCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik ACDdb e   d EbdB  e d        ea b  e dca

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen edb acaDCa        DE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DEMİR 456 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,065 292,410 26 136 607 1729 19690

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,57 7,52 8,59

Toplam: 120 31 19 26,25 22 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe dCAeBeAEeE  AC aBaECedAEbeADCAEEbaaEcbeD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal E DB b B Cb  A EDCCb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAR GÜVEN 595 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,298 292,410 9 48 386 1012 14477

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 44 12 41,00 34 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCADAB E AEC BDBBCaE AADAdDEDC E   CED 

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AdBDB a EBeAbB CEcEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    bD B   Da                            

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen  b          d      D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 0 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN SARI 149 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,975 292,410 12 68 448 1184 15825

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 44 26 37,50 31 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB b AECcBDcedBEaAADAEbEDCbEDBCCbDd

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaeDdADeEBdAaddaEDcC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik Cbab  a E     a       ECcE              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ÇİFTÇİ 425 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,305 292,410 28 148 632 1883 20599

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 31 33 22,75 19 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBDede b ACedBaEaBdAbcAADCccEDDCEebBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal acaBea BeCdA ecEaCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   D                    b                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bd  a        ad   e 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR ÇAKAN 572 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,795 292,410 30 162 669 2092 21645

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 26 39 16,25 14 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADdDecdE  ACbdBBECebA be DdecE cCdddce

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aAD BdbB ebAa  EDbCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   ce b   e     a              a         

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen Ad  cba      d    bE

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 5 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT ALPARSLAN 513 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,830 292,410 25 134 603 1721 19618

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 34 29 26,75 22 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CCbDBDda dEecCDBBaE BdAbDA DCAEEDD EB dD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal a DcdbbB CCcdd EbdCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik                        E   c    b       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bbe a E  d   c    b 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 1 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA YAŞAR 1085 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,880 292,410 24 129 594 1678 19307

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 1,62 2,41 11,48

Toplam: 120 34 25 27,75 23 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB   A eABDcBCBdC ADAdbEcbbacBCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal ca  eA CcBaAbdAdEDbC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  b    a c ca              b     C       

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SARI 422 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,715 292,410 21 113 559 1541 18341

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 38 29 30,75 26 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CCdDBDAdAc BACDdBaEdBeAEDAeDCcEEDDCbBbBe

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal cbcB dABeab  A EDdCc     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   a        D  b      a E      e A  Ac   

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen e            d    b 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DEMİR 597 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,695 292,410 7 39 362 956 14025

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 1,62 2,41 11,48

Toplam: 120 47 19 42,25 35 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAdAEEBACDcBaEaBdcEDAADCAEEDcCEdCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aADeBdABDbCdbABEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  b  a  e    a  a         E              

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN PEKER 442 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,530 292,410 29 154 645 1972 21025

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 1,62 2,41 11,48

Toplam: 120 29 35 20,25 17 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCeebBBccdbbABDccdBECcADAcbEcCeEcabCEbc

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caBDebDCadCbCeAaEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik b          ac               e           

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM  YAŞAR 322 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,738 292,410 19 104 535 1457 17743

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 1,62 2,41 11,48

Toplam: 120 39 26 32,50 27 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAcABeEbAECABDcedaECAADAbDEDaAEceCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caBadd b BaACBACEcEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  ce c a     de  b                       

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜNAL PEKER 547 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,540 292,410 22 118 569 1575 18585

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 38 32 30,00 25 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAaAb  ACDBBBEacCAcDeADCAaccDbEeCcD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADBcc BaCCc AaEDbCb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik       a              d  ea  e   A  c    

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bcb e  e     d   c  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KARİPPP 525 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,673 292,410 8 42 373 985 14277

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 47 22 41,50 35 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAcABBEEeECcBDBBCaEaAADAEDEDaAEDaCadDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AdBD baCaB d B CEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik e Cb    be               E              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Ec C d C    d      b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALTIN 507 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,620 292,410 13 72 460 1211 15997

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 30 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,48 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,29 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,58 1,23 1,54

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,33 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,37 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,57 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 1,51 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 1,62 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,08 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,31 0,68 3,71

Toplam: 120 42 19 37,25 31 34,99 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCA AB EEAEeABDBBCaECAADAEaEDC EcBbbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal Aa    bC BC CBA EDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    cc e  e      b        a     d        

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen d     e     d      b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ŞİMŞEK 418 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,573 292,410 13 77 469 1231 16129

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 2,72 2,41 11,48

Toplam: 120 41 17 36,75 31 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CaADBD  Ac  ACDBBaEaBCd DAADCbEEDcCEBCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EA B   B bac  BED C      

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik d   b CeB  D    bD     Ec    b  e       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN        YAŞAR 435 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,393 292,410 16 121 574 1594 18708

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 2,72 2,41 11,48

Toplam: 120 36 26 29,50 25 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCAeABB bAEecBDdBdaECeeDAcDEDCAEDBdeE  

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caB BADC BaAbBcCEbEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik d   a e bce                    e        

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN TEKİN 612 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,143 292,410 11 70 455 1201 15923

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 44 27 37,25 31 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDdEAEEeACDBBaEeaCAabeAbCAEEDcCEdCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal abbBB bBDbeAbAcEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik b  d   D      d    b e E           e    

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bE           d    D 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜRSES 1084 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,468 292,410 14 91 506 1331 16875

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 2,72 2,41 11,48

Toplam: 120 41 25 34,75 29 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDA AEb ACDcBaEaBCAbDAeaCAEEDDCEeCBb

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EA deaABbCbcbA EDCC      

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik      dd   b    B  C  aec    e a d       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN TAŞTAN 605 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,593 292,410 10 44 375 987 14285

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 2,72 2,41 11,48

Toplam: 120 47 22 41,50 35 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CCeDBeAEAcEeACDaBBEdBeAEDAADaAEEDcCEBCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aAaB   BDbe eAdEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   DdbEec BAc  eB     d E                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL ZORBAY 596 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,813 292,410 17 124 582 1637 19007

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 36 29 28,75 24 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAD B EEAcCABDcdCBEadADAaDED cEccaCbDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaeD caCdBbcbc aEc C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C      C    bde E        a              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen       B     d c    b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT ÖZER 548 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,498 292,410 7 36 352 927 13787

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,72 2,41 11,48

Toplam: 120 47 17 42,75 36 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBcAEAEEBACDBcad BCAcDAADCAEEbcbbBCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADBBEbB CCeeABEcCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   aC b D               a              c 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE SARI 498 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,568 292,410 3 8 256 675 10948

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 5 1 4,75 48 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 55 16 51,00 43 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAE EEBACDBBBECBCAdD ADCAEEDbCEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADB    Ddb  ABEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  C abd D      d    c e        B A CA  eC

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bEb    c     d      

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YA AR 512 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,148 292,410 20 146 627 1840 20369

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 30 25 23,75 20 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CdeDBeAEA b  CDBBBE eCAcaAADCcEEDcbEdbBa

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EAb    ebab  e EDbCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  bb      cA   d                         

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen               a     

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT ÇETİN 590 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,845 292,410 5 31 333 876 13274

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 48 15 44,25 37 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAEE ACDBBaEdBeAbDAADCAEEacCEBbcD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADB  AB CCACeBEcCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik     b aeB A                             

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen eb                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN YAŞAR 444 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,328 292,410 18 142 620 1798 20121

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 31 26 24,50 20 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe C ADdeA d   ACDdeaE ed*daeADaAEEbDCb  BD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal abD    e CCACAdEDbCa     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik    b         D   De    a           A    

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  Ea      a        D 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL ÇİFTÇİ 439 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,975 292,410 6 34 344 910 13619

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 2,72 2,41 11,48

Toplam: 120 48 19 43,25 36 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCADAB E bECABDBcCBECAADcbDEDCAEceCCdDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal cEBDBbeCEBCACBACEDaC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik   ab aa bcD       e      E              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ARSLAN 387 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,283 292,410 8 41 364 960 14087

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 47 20 42,00 35 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCAcAB EEAECdBDBBCaEaAADAdDEDCAEDBCdbeB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaBDBAedaBdACBACEabC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik     D        a     D                    

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen d      Ce   d      D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM TAŞTAN 509 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,615 292,410 9 43 374 986 14284

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 46 18 41,50 35 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAcAB   d CABDdBCBcbAADAEDEDCAEDBCbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal Aa aBbDd eaAC ACEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik d   D B aDD c e            B e          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen   d                 

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENİCE YAŞAR 430 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,955 292,410 4 26 317 827 12662

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 10 3,50 9 2,72 2,41 11,48

Toplam: 120 51 20 46,00 38 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAE  ACDcBBECBaAbDAADCAEEbcCEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADBB dB CC becEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  CDee CbdacD bdB D c   a                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAN HARMAN 317 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,363 292,410 12 74 462 1216 16034

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 44 29 36,75 31 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAcAcbdACDccaEaaCAbDcADCbEEbcCEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADBBE BDdaAdAeEc CE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   cC         bd        d      e  C  db  

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bE    a       C  AD 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
POLAT IŞIK 457 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,325 292,410 15 102 533 1449 17681

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 40 30 32,50 27 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBcAEeE eAeDaBBECBdAdaAADaAEEabdEeaBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal E  Bdb a CCAeAdEDdCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik      a  B  DEadB                        

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bEedaa      cc      

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHRİBAN ALADAĞ 584 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,408 292,410 19 143 624 1820 20276

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 3 16,25 41 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 28 16 24,00 20 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe C  A e Bc  EC  DB C E  A A D Da   BC  DB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal b Bc A b  bA B C c C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik             b     BDb  a    d     A     

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Eb  b  a        d E 

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 0 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAYYİP ERDO AN YAŞAR 566 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,200 292,410 2 6 243 656 10786

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 2,72 2,41 11,48

Toplam: 120 57 23 51,25 43 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAbABBEEAECABDccCeEdcADAdaEDCAEcBeCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AdBcBADCEBCACBACEcEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C dcDac ceD cab   BDDBE   DB   d        

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BUDAK 467 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,968 292,410 1 5 184 522 8726

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 20 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,32 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,60 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,92 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,91 7,52 8,59

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 2,31 1,99 9,17

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,41 0,42 2,31

TYT Matematik 40 17 10 14,50 36 2,72 2,41 11,48

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,29 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 0,51 0,68 3,71

Toplam: 120 63 22 57,50 48 38,48 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADABBEEAECABb edBE eADAbbEDCAEcBCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal  aBDB  CbBaACeACEeEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik dAdcede EeDEACe E BDDB  BaaB BBA   E    

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E BC                

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR POLAT 488 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,430 292,410 21 131 597 1688 19354

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 13 -0,25 -1 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 5 13 1,75 4 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 39 46 27,50 23 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe eDCAcdBdEcAECABDdBCaEaeADAccEbacEbeCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AacceeDCcedAbBAbEbEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik   Cb a d    cd eb  b Bd eaD cd A  A     

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Eed      b  d     cb

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 5 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 3 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU SARI 549 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,090 292,410 16 97 521 1400 17352

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 1,08 2,41 11,48

Toplam: 120 38 17 33,75 28 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDdEea  ACDcBBE BCAEaAADCAEEDDCEBCBe

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aA a  dB ded AcED C      

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik     b     c    Bb      a                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR KAYA 378 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,865 292,410 24 160 657 2042 21410

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,08 2,41 11,48

Toplam: 120 23 20 18,00 15 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBc      A D BBcb bAEDc  CbEEccbbedac

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aA  B  B CCA    DbCa     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik d b      d                              

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 5 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELKİZA AKDAĞ 462 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,588 292,410 1 18 299 787 12247

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,06 7,52 8,59

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 51 15 47,25 39 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADABBEbA CcBDBBCBEdAADAEDEDCcEbBCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaBD  De BaACBcCEDbC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Fen EABbc  Ce   d   C c 

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Enzimler 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVA  DEMİR 621 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,048 292,410 13 83 481 1265 16439

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,08 2,41 11,48

Toplam: 120 41 20 36,00 30 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCA ABdEEAECABDBBCBEaAADAEDE CcEba CbDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaB abcd BCeCBeCEabC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik Cb b         d    B      c              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN TAŞDEMİR 567 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,283 292,410 22 133 600 1716 19569

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 1,08 2,41 11,48

Toplam: 120 34 29 26,75 22 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCAbeB  bAaCAcbcBCBbaAADAbDEbCAEceCCdDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caBbeA C B Ab cbEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C ebaa  de    D          a              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN BAKIR 522 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,030 292,410 10 76 466 1223 16083

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 42 20 37,00 31 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe eDCADAB  cAECABDBBCBceAAbAEaEDCAEDeCbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal cEBDBdDC B A  AbED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik                          a  e           

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen ac bc  a      b    a

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÇAKAN 540 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,458 292,410 15 89 499 1318 16754

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 3 25,25 63 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 37 8 35,00 29 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB E   C cD BCBE AADA aED AEc  CEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal  aBc     Bd b   ED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik     a B   D       B D    E              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE DEMİRTAŞ 553 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,623 292,410 20 126 584 1641 19031

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 2 1 1,75 35 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 9 -2,25 -8 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 9 -2,25 -6 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 35 25 28,75 24 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB   AdCABDdBCaE AADA b bCAEcc CEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEaDB  C BdA  c      cAB 

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik     e eabbea ac                         

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen a     a     c c d   

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN POLAT 599 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,093 292,410 19 119 571 1585 18626

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 37 28 30,00 25 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAdba  ACDBBaEdBCAaDAADCAEEaDbEeCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aAcBcEbd CCcaAdaDaCc     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik ddbe     d                              

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen ba             b    

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR DEMİRTAŞ 516 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,183 292,410 11 78 470 1238 16178

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 1,08 2,41 11,48

Toplam: 120 43 25 36,75 31 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CeADBDd AEc ACDBBeECBCAdDAADCbEEDDCEBCeD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aceBBEbdaCbc   EDdCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik eCDe  ae  b  DbB            a  ae       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÇELİK 492 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,388 292,410 9 63 432 1156 15624

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 1,08 2,41 11,48

Toplam: 120 44 23 38,25 32 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDdE E BACDBBaECBbAEDAADCAEEbbCEBCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EbDa   BaebbbAcEDCeE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik bCD   aea b  Db             a  ae       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN ATLI 465 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,540 292,410 18 110 556 1530 18244

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 37 25 30,75 26 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CeADBDcEA   d DcBBEaaeAcbAADCAEcbDbcaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal ac a     dbACe Ea CE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik Ad b E    ADE CB      Ba   a            

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  EC                 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN BUDAK 496 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,970 292,410 5 51 393 1032 14649

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,08 2,41 11,48

Toplam: 120 44 13 40,75 34 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBDA AEbBACDBBaECBCAbDAADCAEEDcCEeCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal abDB aAB bC  A ED CE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik    C          e      da                 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN YAŞAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,895 292,410 7 58 407 1074 14913

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 45 20 40,00 33 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAE  ACDBBBEaBeAEDAADCcEEDcbEBCeD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal abDB  d aeCA AcEcaCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik        e B     B       b    e   b     A 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen c   B        d    D 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAZLUM ÇİFTÇİ 453 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,423 292,410 25 164 681 2215 22220

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 13 5,75 14 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 17 28 10,00 8 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCAeAB   A edBcd  e  Ad Adbdc    a     

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal                bEcbC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik Cbabc Ba D Ece      Dc         A    a   

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen       a           cb

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 2 9
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 4 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİYE TAŞTAN 438 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,650 292,410 8 62 428 1150 15587

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 42 15 38,25 32 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDA A E ACDBBeECBCAEDAADCAEEacbdaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal ac B   BDCCA A EbCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik      b               a a                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen b bd                

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YAŞAR 481 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,785 292,410 12 80 474 1243 16231

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 45 34 36,50 30 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCAcABBEa aCABeBBeBEaAADAEcEDCAEDcCCbDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaBDBdDbbBeACccbEDbC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    cbB  E   d                           

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen cedbbEc D b c Acdc b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZCAN  ATLI 473 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,143 292,410 6 54 399 1043 14747

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,08 2,41 11,48

Toplam: 120 43 11 40,25 34 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCADAB   A CdBDcBCBE AADAdDEDCAEbeCCEDc

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBDBdDCEe eCBc EDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIDVAN IŞIK 1056 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,670 292,410 14 84 483 1272 16484

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 12 -1,00 -3 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 43 29 35,75 30 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB aEAdCABDBeCBEaAADAEDcDCAEcca beB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBDeeDCEBC ec bED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  e ba  ab D be C  a b  a a            c 

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Eb                 b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN ÇAKAN 543 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,088 292,410 3 49 387 1016 14508

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 46 20 41,00 34 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAbAB E AcCABDccCaECAADAaDEDCAEDBCCEeB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal baBD   C B Abcc EcEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    ca   EDD  eb       E  a   aB         

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E     e            D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KAYA 446 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,195 292,410 2 25 314 817 12542

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 50 14 46,50 39 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBeAcbEEBACDBBaECBCAEDAcDCAEEDDCEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal E DB b B CbdCAcEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  CD     B     e b      d           A    

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  a                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇİFTÇİ 311 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,555 292,410 26 169 688 2260 22410

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 6 4,50 11 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,08 2,41 11,48

Toplam: 120 9 8 7,00 6 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe bD b    Ead CAcDd     A                 

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal                 E  C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    b   C e                              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 0 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİR 479 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,093 292,410 23 140 618 1781 20059

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 34 35 25,25 21 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBedEAE  ACDBBBEaBeAdaeADCAEEDDbEaaeD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal acaaBEdBcCaeCA d  ab     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik     b  ee      e    caea                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen edC a a      d      

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELALSU TEKİN 408 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,055 292,410 17 99 526 1417 17485

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 37 15 33,25 28 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBD a    ACDcBBE BCAEDAAD AE  bbEBCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EAD  E  ad     EaaCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   aeb  e B    e D                       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen ed                D 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 0 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOÇ 431 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,010 292,410 4 50 389 1019 14521

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 26 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,85 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,69 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,38 1,23 1,54

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,21 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,71 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,07 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,06 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,88 1,99 9,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,19 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 1,08 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,13 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,14 0,68 3,71

Toplam: 120 46 20 41,00 34 33,12 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADABBE AECABDBBdBEaAADAdDbaCAEceCCbDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal bEBD ccb B ACB CED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  b b     D   d    B      E    d   A     

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen d   b       d      b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSEL AYHAN 1200 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,210 292,410 11 66 444 1179 15790

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 41 13 37,75 31 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCAcABBEcA CABDBBCBc  eDAEDEDCAEcBCCEDe

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal Aa DB aC   Ab c ED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  ee               B      a              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYE TAVŞANCI 523 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,635 292,410 20 109 555 1528 18237

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 38 28 31,00 26 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBcAE d  AbDcBaECBdA DAeDCAEE bCEcCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal abD   bBDdCAbA EDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik   a         cba bD      d  a    A       

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  bd   c  e   d     b

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR POLAT 855 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,493 292,410 14 90 505 1330 16873

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 43 33 34,75 29 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADeBBEEAEbABDBaCBdCAADAcbEcCeEccCdEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caBDBbDCdeaeC ddEcEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    be  CE     a               BA      e 

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen  bdCca a    c d    b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERCAN KÜÇÜK 1245 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,488 292,410 16 100 528 1424 17549

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 12 -1,00 -3 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 41 32 33,00 28 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBD  eEbBcCDBBaECBCAdaeADCcEEacCEeCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aADBBabcaCCcdA EDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  ba b Ce e ed e c  b a Ea               

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen ba                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANNPOLAT 299 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,693 292,410 15 98 525 1410 17404

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 39 22 33,50 28 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADbBd  AECcBDcadBECAADAEDEbCAEbBCbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBDBcabaBaAb d cDdC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  A    a    d         c       c          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVREN ÖZER 929 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,960 292,410 17 103 534 1454 17717

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 13 -1,25 -4 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 14 -1,50 -4 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 42 38 32,50 27 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCAeAB cEAdaAcDBBCBEaAADAdDaDCAEbBCbdDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBDB  daBCdCcAaEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik b    ad b  a C   Bccadd da c   e        

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen db b de     d      b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 3 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ERDEN 415 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,980 292,410 12 79 472 1241 16210

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 42 22 36,50 30 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCADAe c AECdB BeeBECAADAdDEbCAED  CEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBD  eCEBa C  bEbEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C db aca De    e  eDDc   a              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA TAŞDEMİR 601 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,805 292,410 4 22 307 808 12472

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,61 7,52 8,59

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 49 9 46,75 39 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAcAEEBACDBBBEaBCAEDcADCAEEDDCd CBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EAcB EABDCCca BEcCCb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Fen  E                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FIRAT ATLI 342 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,070 292,410 18 106 544 1485 17946

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 36 17 31,75 26 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADdB   b  dBDaBCBEdAADAdDEDCAEcc dEDc

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal cEB   DCb  AC   EbEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  A  DB            e      d              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen ae                  

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL BİLGİ 519 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,065 292,410 6 30 327 855 13021

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 48 12 45,00 38 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe dDbADAB E A CABDBadBECAAeAEDEDCAEDBCCEeB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal cdB  ADdEBaAC  CED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    cDB    D A     e D    E              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA KAYA 486 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,825 292,410 24 132 599 1707 19525

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 35 31 27,25 23 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCA ABBdEc CABDBeCBE AeDAdDE CAEceCbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal Aa   Aae B Ab c EbEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik    aa   bc   d     b    a    e          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen dcdbca d    d      e

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT DEMİRTAŞ 417 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,870 292,410 21 116 566 1570 18543

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 36 24 30,00 25 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCA dBBEb   ABDdB BEC cDd DE CAdc CCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AaB Bbab BaeecA EDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik   dc  a E cE      a             daA  C b

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM KAYA 228 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,493 292,410 23 123 581 1629 18925

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,61 7,52 8,59

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 35 25 28,75 24 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe a AbBDA ca cdCDBBBEaBCAdbAADCeEEecCcBdBe

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EA BeEcBaCbcC  EcCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Fen  aCc  b  C   d      

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMURAN YAŞAR 297 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,343 292,410 5 24 312 814 12522

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 1 0 1,00 14 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 50 14 46,50 39 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCAD BebE ECABDBBCBEeAADAEDEDCAEDBCbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBD   CEBaACBA ED C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik          e             b a   d    A     

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen de  ca      B     E 

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEZİBAN IRMAK 448 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,015 292,410 26 137 613 1756 19891

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 32 25 25,75 21 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe bDCADAB   e CABcdeCBEdAADAdbEDCbEceCbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal baBb A d adAbcdCEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik          e               a              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen  e  b               

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVENUR POLAT 421 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,545 292,410 22 117 568 1574 18581

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 35 20 30,00 25 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBed  E  ACDdBBEaBeAdDAADaeEEDDaEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal  e BB    dCAaA EDbCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik b    b e   a  d        a                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN BİRGÜL 178 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,773 292,410 30 167 685 2233 22282

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 3 9,25 23 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 12 11 9,25 8 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe Ce DB       AC  Ba    A  A D  E  c      

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal a         d a  E b       

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik    e      ded                           

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  E                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 1 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 0 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAN YÜCE 586 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,085 292,410 3 14 290 772 12083

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 50 8 48,00 40 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAdDAADCAEEDDCEeCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EADB     dCAaAcEDCC      

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik           c      D   b         c        

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAR ÇAYLAK 489 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,915 292,410 19 107 545 1487 17962

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 37 21 31,75 26 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAde b ACDc*BEbedAEaAADCAEEDbbEBCBe

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal    a  AB CC  A EDCCb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik        e       a  d a  E   b            

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen eE           d      

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 8 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BAKIR 506 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,278 292,410 9 64 434 1160 15644

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 43 19 38,25 32 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEcEEBACDBBaE BCAEaAADCAEEDDbEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal acbed eB bbACecEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik        e               a                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bEd                 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT ALTINTAŞ 398 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,538 292,410 7 47 385 1009 14444

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 46 19 41,25 34 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBDA AE  ACDBBBECBCAEDAADCcEEDDCEebBc

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EAaBBE BaCCd A Eb CE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik db ab               c eE E              

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen ed           d    b 

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYAT BOZTEPE 313 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,200 292,410 1 12 270 722 11469

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 52 10 49,50 41 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAE EEBACDBBaEC CAbDAADCAEEDcCEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EA   a BDCCAaA EeCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  C  DECe   c    D  a   E                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAY YENİGÜN 577 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,560 292,410 25 135 605 1724 19639

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 33 26 26,50 22 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBe  A b Aeb BBECBCAEbeADbAEE cC*BbeD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal abDaB cB dCA e ED CE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik b a    a                e B             

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bE    a      d  d   

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEDAT    AKDAĞ 424 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,540 292,410 32 170 691 2294 22560

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 16 47 4,25 4 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe dCAccecEdaccdebadeaeBCecaAbaaAabDbaEaeBb

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal dAaeadeBedCeedeccCaE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik                   e                     

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen    B     e          

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 10 9
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ÖZDEN 466 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,693 292,410 31 168 686 2237 22289

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 17 3,75 9 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 17 32 9,00 8 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADdbc  E  c DdBa acd   c c  b  D bBade

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal Edca  A  aC b dEDbCb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik  e C a D  b  a c  b B   c               

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 6 9
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 2 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK KARAKUŞ 581 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,663 292,410 8 61 424 1135 15456

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 43 18 38,50 32 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAEEBACDdBaECBdAdD ADaAEEDbbbeCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aADB   BDCCdbA EDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik        e  da         a a    e           

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ÇİFTÇİ 386 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,598 292,410 28 156 648 1993 21137

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 1 15,75 39 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 7,61 7,52 8,59

Toplam: 120 20 1 19,75 16 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CDC D B     C B    BE AAD  D   bE     DB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal        C         DEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 0 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 3 1 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEZDA ARSLAN 142 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,545 292,410 10 65 442 1171 15738

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 46 32 38,00 32 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAbbBACDdcBECBCAEDAADCcEEDDCEaCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EcbaBacabdCdaAcEcCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik da d d  ecA  e B                        

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen   b c E  a   da  cDd

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 11 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KARİP 848 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,153 292,410 29 166 684 2228 22273

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 9 -2,25 -6 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 18 34 9,50 8 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CeeDB AEA   ACaB B  aaAc ed bA   cbEcCBe

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal a b  b ebCb  ecEcbeE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik        a  cea ad     d  a     e         

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen               b     

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 4 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 4 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUDUM YAŞAR 369 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,175 292,410 13 82 480 1261 16421

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,61 7,52 8,59

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 41 20 36,00 30 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CbADBDeEbEEBACDdBBECBdAbDAADCcEEcDCdcCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal abDBBdbe bCAbABcDCCb     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Fen eE                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER DEMİR 377 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,580 292,410 27 145 626 1835 20344

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 0,55 2,41 11,48

Toplam: 120 32 33 23,75 20 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CCeDBeAEA   cCcdeaEb  AcbAADaeEE cCEBbBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal cceadEd DCbdCABEcbCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik dba    e  dDa  B    B   d     a       b 

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL DEMİRTAŞ 504 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,123 292,410 2 13 279 745 11821

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 32 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 1 33,75 84 23,80 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,73 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,23 1,54

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,27 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,61 7,52 8,59

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 0,44 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,12 0,42 2,31

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 0,55 2,41 11,48

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,02 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,01 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,02 0,68 3,71

Toplam: 120 50 6 48,50 40 31,95 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADABBEE ECABDBBCBE  ADAEDED AEcBC EDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caB  b b B AC   EDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik C   DB C D   C         d E              

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen                    D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 1 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN BOZTEPE 518 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,635 292,410 12 158 650 2001 21202

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 26 26 19,50 16 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCbDeB d A bAccceCBEeA Dd eEDaAEccCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal cda   ae BC b d EcbC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik         a                               

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Ec          c       

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL GÜRSES 1013 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,880 292,410 14 163 673 2127 21819

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 -0,18 2,41 11,48

Toplam: 120 23 34 14,50 12 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CbeDcD cAcbdA D aBEaa Abb   CAaaeeCbd db

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal cAbBd Ae CaACAcdD aE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik        Dac     eD e    ac               

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 7 18
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 2 4 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR DOĞAN 189 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,860 292,410 13 159 653 2010 21252

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,18 2,41 11,48

Toplam: 120 24 19 19,25 16 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CbCAedB      ABDBa  E AADAEbEDCAdbBb bDc

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal Aaab   b  adb   aDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik                        a                

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 5 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN ENGİN 1042 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,935 292,410 6 112 558 1537 18315

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 37 25 30,75 26 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CDbADABe bAECABDdBCcE eADAbDEcCcEDabbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEdDeADbdebACc bcaEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik            d                            

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Ee     e           D

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA DEMİR 556 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,655 292,410 10 139 616 1763 19917

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 33 30 25,50 21 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CDC DeB   AdCABDdBCaECAADebbEaaeccBCaEeB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal caB    b BbACdcbcDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik     e cdE c Ad                          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen Eb dcE              

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAYGÜL YILDIZ 416 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,588 292,410 5 95 519 1391 17288

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 39 21 33,75 28 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADdB E AcCABDBBeaECAADAbDEDaAEbd CEDd

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBD Aad BCAbB   cbC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  eab                   e                

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen aA          a      b

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE POLATLI 514 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,653 292,410 9 130 596 1686 19337

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 34 25 27,75 23 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADAB  EAbCABcddCaEaAADdbDEDCAEceCCdDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal ba c A b  dAb A EeEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik        a    e   b                       

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E ae c      d       

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YÜCE 247 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,460 292,410 15 171 692 2305 22588

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 18 59 3,25 3 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe bcdAbdcBEcdECbdaddbdECdccececbeAcbceeEDc

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AbaecA eaaebbaACbaEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik  bdbaa d ceE   a                        

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen  bdb a d    a   Cb  

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 1 7 13

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Dünyada Bitkiler 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN YIL IZ 447 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,305 292,410 11 147 630 1867 20515

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,27 7,52 8,59

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 28 20 23,00 19 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CebDB   A   ACDdBBECddAabeADCAEEbcddcCeD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal ac   E  DCbAaA Eb CE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Fen  d                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 4 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ÖRKMEZ 324 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,725 292,410 4 86 490 1288 16599

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 41 22 35,50 30 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBbAcAE cACDcBaECBdAdDAADCAEEbDCdeCBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal EAD caeBDCdAdAccc CE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik            D   B                        

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen caba                

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ADIGÜZEL 477 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,828 292,410 1 16 293 777 12109

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 52 17 47,75 40 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCADABBEEAECABDBBCaECAADAdDEDCAEDeCCdDe

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal AEBDBbDbEBaACBdCEDEC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Matematik          b   a  a        a   d          

Cevap Anahtarı A CACDDBBCEDDEACDCEBBDDBECBEDBABBACDAECCAE

TYT Fen E  b        d     c 

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA DAŞTAN 391 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,188 292,410 8 127 589 1660 19173

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,27 7,52 8,59

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 34 23 28,25 24 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCA  BaEEAEe BDcBea  AdDAEDEDacEbBCCEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal edBeB aC BaAedAbEabC     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Fen c      b    d   e   

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 1 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 5 3 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Enzimler 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE ENGİN 628 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,820 292,410 3 71 458 1207 15966

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 43 22 37,50 31 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDAEAEEBcCDdBBECBCAbDAADCAEEDcCE CBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal abDaB bBedbcbe EDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik b   b ee    d b        a                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen  a                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 0 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP GÜRSES 45 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,990 292,410 2 59 414 1099 15178

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,27 7,52 8,59

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 -0,18 1,99 9,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,42 2,31

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 -0,18 2,41 11,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 43 15 39,25 33 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CCADBDA     ACDBBaECBCAdDAADabEEDDbEBaBD

Cevap Anahtarı B CCADBDAEAEEBACDBBBECBCAEDAADCAEEDDCEBCBD

TYT Sosyal aADBB cBaCbAdecEDCCE     

Cevap Anahtarı B EADBBEABDCCACABEDCCEBBCAB

TYT Matematik    C                   a                

Cevap Anahtarı B ACDCDECDBBADEDCBDDCEBCBEBEBDBABDACCAEEAC

TYT Fen bE                  

Cevap Anahtarı B AECBBDEDCCCAABCDAADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 6 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
Rasyonel Sayılarda Sıralama 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL YAYINLARI TYT 1. DENEME (2024/000-1)

VAN / İPEKYOLU / ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL BİLGİ 409 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,328 292,410 7 115 564 1562 18493

Puanı Hesaplanan: 171 696 2330 22717

Katılımlar: 15 171 698 2345 22820

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 21,45 24,13 27,35

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,47 1,87 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,23 1,23 1,54

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,07 1,35 1,36

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,50 3,05 3,42

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,27 7,52 8,59

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,22 0,27 1,29

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,10 0,03 1,19

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,37 1,24

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,18 0,68 3,71

Toplam: 120 35 19 30,25 25 27,72 34,73 51,14

TYT Türkçe CDCA dB E eE  BccBCaEaAADAdDEDbAEDBCbEDB

Cevap Anahtarı A CDCADABBEEAECABDBBCBECAADAEDEDCAEDBCCEDB

TYT Sosyal eaB B cb BaAbdA Ec C     

Cevap Anahtarı A AEBDBADCEBCACBACEDECBBABC

TYT Fen Ee     C    c       

Cevap Anahtarı A EABCDEBCDCACBAADCAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 8 7 1 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Dünyada Bitkiler 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
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