
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

KATILIMLAR

1 860 YAĞMUR SARI 11B 13 7 11,25 3 2 2,50 21 1 20,75 4 5 2,75 7 1 6,75 7 1 6,75 55 17 50,75 324,092 7

2 287 DAMLA AYDIN 11E 18 7 16,25 7 2 6,50 10 0 10,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 42 14 38,50 278,399 19

3 217 AZAT POLAT 11B 8 5 6,75 7 2 6,50 2 0 2,00 3 2 2,50 14 7 12,25 2 6 0,50 6 2 5,50 2 5 0,75 44 29 36,75 273,835 22

4 826 FATMA TEKİN 11C 15 6 13,50 6 3 5,25 9 1 8,75 4 1 3,75 6 2 5,50 40 13 36,75 272,465 24

5 733 DİYAR YAŞAR 11F 16 9 13,75 6 3 5,25 7 3 6,25 5 0 5,00 7 3 6,25 41 18 36,50 271,524 25

6 797 EVİN GEZGİN 11A 7 0 7,00 3 2 2,50 17 1 16,75 1 7 -0,75 6 1 5,75 5 2 4,50 39 13 35,75 271,406 26

7 820 RAİKA ERDOĞAN 11B 11 9 8,75 7 2 6,50 4 0 4,00 4 1 3,75 8 8 6,00 1 8 -1,00 3 5 1,75 3 4 2,00 41 37 31,75 255,298 30

8 661 İLEM MERİÇ 11E 16 6 14,50 8 1 7,75 6 3 5,25 3 1 2,75 1 0 1,00 34 11 31,25 252,471 33

9 811 EYÜP YILDIZ 11F 17 8 15,00 7 2 6,50 8 2 7,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 36 19 31,25 252,418 34

10 847 SERAYİ HARMAN 11E 19 6 17,50 4 6 2,50 7 3 6,25 2 2 1,50 3 6 1,50 35 23 29,25 244,792 36

11 1248 DİREN AĞRI 11E 15 8 13,00 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 5 6 3,50 0 1 -0,25 34 26 27,50 239,166 40

12 94 TAHİR ZORBAY 11A 5 1 4,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 9 3 8,25 2 2 1,50 2 4 1,00 2 2 1,50 30 13 26,75 237,943 41

13 783 YASİN DEMİR 11D 12 9 9,75 5 4 4,00 7 2 6,50 3 1 2,75 5 4 4,00 32 20 27,00 237,878 42

14 170 EYLEM KAMAZ 11E 13 12 10,00 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 32 25 25,75 233,330 44

15 812 KÜBRA POLAT 11B 6 0 6,00 5 4 4,00 2 4 1,00 1 3 0,25 7 8 5,00 1 3 0,25 5 3 4,25 5 2 4,50 32 27 25,25 232,579 45

16 666 YUNUS POLAT 11C 13 7 11,25 5 4 4,00 6 2 5,50 3 1 2,75 2 1 1,75 29 15 25,25 231,333 46

17 728 SEDANUR  DEMİRTAŞ 11E 13 6 11,50 6 3 5,25 4 5 2,75 1 4 0,00 7 5 5,75 31 23 25,25 231,294 47

18 813 GAMZE BOZTEPE 11C 9 8 7,00 6 4 5,00 5 3 4,25 3 2 2,50 7 3 6,25 30 20 25,00 231,090 48

19 769 RONYA KAYA 11C 10 7 8,25 7 1 6,75 4 2 3,50 2 2 1,50 6 4 5,00 29 16 25,00 230,896 49

20 796 TUĞBA YARDIMCI 11A 9 4 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 3 3,25 1 2 0,50 4 2 3,50 3 4 2,00 30 21 24,75 230,321 50

21 198 BERMAL DE İRTAŞ 11B 11 6 9,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 5 3,75 1 3 0,25 6 1 5,75 1 2 0,50 30 21 24,75 230,113 51

22 705 FATİH IŞIK 11E 13 12 10,00 6 4 5,00 8 2 7,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 31 27 24,25 227,932 53

23 815 ALEYNA ARSLAN 11C 14 11 11,25 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 2 5 0,75 30 27 23,25 224,119 55

24 295 MUHAMMEDCANYAŞAR 11D 10 7 8,25 8 0 8,00 4 3 3,25 2 1 1,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 27 16 23,00 223,658 56

25 863 EDANUR KAYA 11D 12 11 9,25 8 2 7,50 2 5 0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 29 24 23,00 223,527 57

26 688 ZENNURE ÇETİN 11A 8 4 7,00 9 4 8,00 2 6 0,50 5 2 4,50 3 1 2,75 27 17 22,75 223,346 58

27 166 BEYDA YARDIMCI 11C 10 8 8,00 4 4 3,00 4 4 3,00 3 1 2,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 28 21 22,75 222,939 59

28 770 EZEL AKKOYUN 11C 15 7 13,25 5 4 4,00 3 5 1,75 1 3 0,25 5 5 3,75 29 24 23,00 222,907 60

29 785 SEDANUR DÖRMÜŞ 11D 11 12 8,00 6 3 5,25 4 3 3,25 3 1 2,75 4 5 2,75 28 24 22,00 220,114 62
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

KATILIMLAR

30 695 MUSA TANRIVERDİ 11D 8 8 6,00 7 2 6,50 5 3 4,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 26 17 21,75 219,510 64

31 300 SEDAT BAKIR 11F 14 11 11,25 5 5 3,75 7 3 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 28 25 21,75 218,709 65

32 748 HAZAL DOĞAN 11E 13 12 10,00 6 4 5,00 6 4 5,00 1 4 0,00 4 10 1,50 30 34 21,50 218,001 67

33 788 ROJİN ÇİFTÇİ 11A 8 10 5,50 9 1 8,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 11 1,25 1 6 -0,50 4 4 3,00 2 6 0,50 32 44 21,00 217,039 69

34 644 ÖZLEM ALADAĞ 11D 12 7 10,25 6 3 5,25 4 5 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 26 21 20,75 215,257 71

35 758 BERAT DEMİR 11E 9 15 5,25 4 4 3,00 8 2 7,50 2 3 1,25 3 8 1,00 0 6 -1,50 4 0 4,00 30 38 20,50 215,250 72

36 716 RABİA ÇİFÇİ 11E 11 14 7,50 6 4 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 2 6 0,50 28 30 20,50 214,781 73

37 693 PERİHAN KAYA 11E 17 8 15,00 4 6 2,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 5 7 3,25 29 33 20,75 214,520 74

38 662 EZEL YILDIZLI 11C 9 7 7,25 5 4 4,00 5 1 4,75 3 1 2,75 2 2 1,50 24 15 20,25 213,918 75

39 780 TEKİN ŞİMŞEK 11F 10 15 6,25 5 5 3,75 9 1 8,75 1 4 0,00 2 4 1,00 27 29 19,75 212,270 76

40 741 SEVİM TURAN 11E 13 10 10,50 4 6 2,50 5 5 3,75 2 3 1,25 3 5 1,75 27 29 19,75 211,611 78

41 789 YASEMİN DÖRMÜŞ 11B 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 8 7 6,25 3 1 2,75 4 4 3,00 3 1 2,75 24 19 19,25 211,223 79

42 791 DAMLA DEMİR 11B 8 7 6,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 2 1,50 27 31 19,25 210,742 80

43 751 İSMAİL KAYA 11B 6 6 4,50 4 5 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 8 9 5,75 0 8 -2,00 6 2 5,50 3 5 1,75 29 40 19,00 210,088 82

44 668 SILA AKTAŞ 11E 11 9 8,75 5 3 4,25 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 23 15 19,25 210,079 83

45 840 ESERNUR ALPARSLAN 11C 11 8 9,00 4 5 2,75 4 4 3,00 2 3 1,25 4 3 3,25 25 23 19,25 210,040 84

46 834 SULTAN DOĞAN 11A 0 1 -0,25 13 0 13,00 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 21 9 18,75 209,919 85

47 989 ELİF KORAN 11E 13 12 10,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 26 27 19,25 209,885 86

48 680 MEZHER ÇİFTÇİ 11F 11 14 7,50 6 4 5,00 7 3 6,25 1 4 0,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 32 19,00 209,335 87

49 774 ŞAHİN AVCI 11C 8 14 4,50 5 4 4,00 4 5 2,75 3 1 2,75 4 9 1,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 28 37 18,75 209,078 88

50 675 ELİF YEŞİL 11D 15 8 13,00 3 6 1,50 4 4 3,00 1 3 0,25 3 7 1,25 26 28 19,00 208,518 89

51 760 GÜLSÜM YAŞAR 11E 10 9 7,75 3 5 1,75 5 3 4,25 3 1 2,75 3 4 2,00 24 22 18,50 207,528 91

52 700 BERAT DOĞAN 11D 10 15 6,25 4 4 3,00 4 5 2,75 3 1 2,75 5 6 3,50 26 31 18,25 206,859 93

53 715 ELİF KARAKUŞ 11E 10 10 7,50 4 5 2,75 5 2 4,50 3 0 3,00 2 6 0,50 24 23 18,25 206,665 94

54 849 AYDAN ÖZER 11C 11 13 7,75 6 2 5,50 2 5 0,75 2 3 1,25 6 12 3,00 27 35 18,25 206,627 95

55 793 HALİM ÇİFTÇİ 11F 11 10 8,50 6 2 5,50 5 4 4,00 0 4 -1,00 3 7 1,25 25 27 18,25 206,510 96

56 663 EMİN YEŞİL 11A 9 4 8,00 5 5 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 12 1,00 2 6 0,50 3 5 1,75 2 4 1,00 28 40 18,00 205,842 97

57 851 ZEYNEP ÇETİN 11A 12 7 10,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 5 2,75 0 4 -1,00 4 4 3,00 1 4 0,00 25 28 18,00 205,433 99

58 803 KAAN DEMİR 11C 9 8 7,00 4 4 3,00 1 0 1,00 1 4 0,00 6 5 4,75 2 2 1,50 23 23 17,25 203,208 101
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

KATILIMLAR

59 0 ZİLAN BİLGİ 11B 10 2 9,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 5 1,75 1 0 1,00 5 2 4,50 20 11 17,25 203,012 102

60 535 ROJİN ÇETİN 11E 8 4 7,00 4 4 3,00 5 1 4,75 1 1 0,75 2 2 1,50 20 12 17,00 202,234 103

61 743 ZEYNEP ALTIN 11C 9 9 6,75 4 4 3,00 3 5 1,75 3 0 3,00 3 3 2,25 22 21 16,75 201,371 104

62 659 NAZLI YILMAZ 11C 8 13 4,75 3 6 1,50 6 4 5,00 2 3 1,25 6 8 4,00 25 34 16,50 200,779 105

63 100 SILA POLAT 11A 3 1 2,75 2 0 2,00 9 5 7,75 2 5 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 20 16 16,00 199,454 106

64 799 HAKAN  YARDIMCI 11D 9 3 8,25 5 4 4,00 2 5 0,75 5 7 3,25 21 19 16,25 199,335 107

65 0 ELİF YILDIZ 11D 7 14 3,50 5 1 4,75 6 1 5,75 1 1 0,75 1 0 1,00 20 17 15,75 198,268 109

66 0 BARAN YARDIMCI 11A 3 0 3,00 8 4 7,00 1 4 0,00 3 4 2,00 4 2 3,50 19 14 15,50 198,173 110

67 752 BEYTULLAH ASLAN 11D 10 12 7,00 2 6 0,50 5 4 4,00 2 1 1,75 3 3 2,25 22 26 15,50 196,824 111

68 862 YUSUF YENİGÜN 11E 11 13 7,75 4 3 3,25 3 7 1,25 3 1 2,75 21 24 15,00 194,904 115

69 654 MUHAMMED KORAN 11C 9 15 5,25 6 4 5,00 4 6 2,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 7 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 25 41 14,75 194,486 116

70 90 ZEHRA NUS YILDI Z 11A 12 1 11,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 17 10 14,50 194,434 117

71 633 ÖMER ALADAĞ 11C 7 14 3,50 6 4 5,00 4 5 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 22 30 14,50 193,759 118

72 66 YUSUF TURAN 11D 9 11 6,25 4 4 3,00 3 0 3,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 19 19 14,25 192,419 119

73 134 EMİNE YAŞAR 11B 10 3 9,25 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 17 15 13,25 189,985 123

74 689 BEYTULAH ATLI 11B 8 15 4,25 3 6 1,50 5 3 4,25 4 4 3,00 20 28 13,00 189,311 125

75 776 BERFİN KARAKUŞ 11D 8 16 4,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 3 10 0,50 0 2 -0,50 23 41 12,75 187,345 127

76 821 BERFİN ALTIN 11B 1 2 0,50 10 5 8,75 1 5 -0,25 3 5 1,75 3 5 1,75 18 22 12,50 187,166 128

77 119 NURGÜL YAR IMCI 11A 4 3 3,25 10 13 6,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 2 0,50 19 28 12,00 184,876 131

78 764 BERFİN  GÜRSES 11B 4 6 2,50 4 3 3,25 3 5 1,75 5 3 4,25 16 17 11,75 184,826 132

79 771 ESMANUR DAĞDELEN 11A 5 4 4,00 5 10 2,50 2 6 0,50 4 1 3,75 2 4 1,00 18 25 11,75 184,634 134

80 754 SÜREYYA DEMİR 11A 7 9 4,75 2 4 1,00 6 2 5,50 1 3 0,25 16 18 11,50 183,805 136

81 658 GÜRKEM ÖZDEN 11C 7 10 4,50 2 5 0,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 17 23 11,25 181,881 137

82 712 TOLGA DAŞTAN 11D 10 15 6,25 3 7 1,25 3 6 1,50 1 4 0,00 3 3 2,25 20 35 11,25 181,610 138

83 835 BERFİN ÇİFTÇİ 11D 8 15 4,25 1 6 -0,50 6 3 5,25 1 3 0,25 3 6 1,50 19 33 10,75 180,117 139

84 865 SEVDA ÇAKAN 11D 3 12 0,00 4 4 3,00 4 3 3,25 1 4 0,00 4 5 2,75 16 28 9,00 174,463 143

85 497 DALYA DOĞAN 11B 8 12 5,00 0 7 -1,75 4 4 3,00 3 2 2,50 15 25 8,75 173,741 145

86 782 OZAN ÇELİK 11F 6 17 1,75 4 6 2,50 4 6 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 17 33 8,75 173,290 146

87 673 BEDİRHAN ŞİMŞEK 11B 2 1 1,75 3 3 2,25 2 1 1,75 6 10 3,50 2 6 0,50 1 7 -0,75 1 5 -0,25 17 33 8,75 173,266 147
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

KATILIMLAR

88 745 ZEYNEP SARBOT 11A 7 3 6,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 11 11 8,25 171,854 150

89 772 MURAT YILDIZ 11A 1 1 0,75 3 3 2,25 7 10 4,50 2 7 0,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 15 29 7,75 169,850 151

90 915 İSMAİL PEKER 11A 3 2 2,50 4 8 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 12 22 6,50 165,542 152

91 864 DEMET ÇETİN 11A 5 6 3,50 0 8 -2,00 4 3 3,25 2 4 1,00 11 21 5,75 162,848 155

92 781 BERFİN DAĞCI 11C 5 14 1,50 3 6 1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 13 31 5,25 160,728 156

93 602 SEDAT ÇAVDARCI 11B 5 18 0,50 2 7 0,25 2 7 0,25 0 3 -0,75 3 10 0,50 1 7 -0,75 4 4 3,00 1 6 -0,50 18 62 2,50 151,024 157

94 634 EDA GÜRSES 11A 4 8 2,00 1 5 -0,25 2 6 0,50 1 5 -0,25 8 24 2,00 149,214 158

95 838 ZİLAN KAYA 11B 1 6 -0,50 4 12 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 9 33 0,75 144,795 159

96 21 DİLBER YİŞİL 11E 15 7 13,25 7 2 6,50 7 3 6,25 3 1 2,75 1 3 0,25 33 16 29,00

97 391 DİCLE AYIŞIK 11F 20 5 18,75 5 5 3,75 4 4 3,00 3 2 2,50 32 16 28,00

98 653 İSLAM   OZTEPE 11E 15 5 13,75 6 3 5,25 7 2 6,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 32 27 25,25

99 824 ENİSE KARAKUŞ 11E 16 8 14,00 6 3 5,25 6 4 5,00 3 2 2,50 2 15 -1,75 33 32 25,00

100 801 ZELAL POLAT 11E 15 9 12,75 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 29 20 24,00

101 0 ZEYNEP KAYA 11D 13 9 10,75 6 2 5,50 5 2 4,50 3 1 2,75 1 3 0,25 28 17 23,75

102 795 BEDİRHAN YALÇIN 11C 11 14 7,50 6 4 5,00 8 2 7,50 3 2 2,50 2 8 0,00 30 30 22,50

103 825 NURCAN ATLI 11D 14 11 11,25 7 3 6,25 4 6 2,50 4 1 3,75 3 16 -1,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 34 47 22,25

104 800 TÜRKAN ÇİÇEK 11B 15 10 12,50 5 4 4,00 4 4 3,00 3 2 2,50 27 20 22,00

105 0 NUH PEKER 11F 15 9 12,75 6 4 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 27 22 21,50

106 576 SEDANUR SARI 11D 14 11 11,25 6 3 5,25 5 5 3,75 1 3 0,25 2 8 0,00 28 30 20,50

107 655 ZAHİR AĞRI 11C 11 9 8,75 5 4 4,00 7 0 7,00 2 2 1,50 3 12 0,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 29 34 20,50

108 842 GÜLSÜM BİRGÜL 11F 13 7 11,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 24 15 20,25

109 683 ÖZNUR YEŞİL 11F 9 6 7,50 3 4 2,00 8 0 8,00 2 1 1,75 22 11 19,25

110 454 ŞERİFE KAYA 11D 13 10 10,50 5 4 4,00 4 4 3,00 2 3 1,25 3 12 0,00 27 33 18,75

111 638 DUYGU TAŞDEMİR 11F 13 12 10,00 3 6 1,50 6 4 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 26 18,50

112 235 RESUL KARAKAYA 11E 11 8 9,00 6 2 5,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 11 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 25 29 17,75

113 647 ZEYNEP YALÇIN 11E 11 11 8,25 3 6 1,50 6 3 5,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 23 25 16,75

114 727 EDANUR YILDIZ 11C 14 11 11,25 6 4 5,00 3 7 1,25 2 3 1,25 1 12 -2,00 26 37 16,75

115 806 GÜLCAN ÇİFTÇİ 11E 11 13 7,75 4 6 2,50 6 2 5,50 2 2 1,50 1 7 -0,75 24 30 16,50

116 830 BERT  ALTIN 11E 12 9 9,75 5 5 3,75 5 4 4,00 1 2 0,50 0 7 -1,75 23 27 16,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

KATILIMLAR

117 118 CANSU ARSLAN 11F 12 10 9,50 3 7 1,25 5 3 4,25 2 3 1,25 22 23 16,25

118 216 SEVİL KAPLAN 11A 9 8 7,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 8 -1,00 0 5 -1,25 3 4 2,00 6 1 5,75 23 28 16,00

119 593 ÇAĞDAŞ BİLEN 11F 7 14 3,50 3 7 1,25 7 3 6,25 4 1 3,75 1 0 1,00 22 25 15,75

120 762 DİYAR YILDIZ 11F 7 17 2,75 8 2 7,50 5 4 4,00 2 2 1,50 22 25 15,75

121 146 FATMA BETÜL BİLGİ 11F 11 13 7,75 4 6 2,50 5 5 3,75 2 2 1,50 22 26 15,50

122 610 BERFİN  TAŞAR 11E 11 9 8,75 4 2 3,50 3 5 1,75 3 1 2,75 0 6 -1,50 21 23 15,25

123 238 HAVİN YAŞAR 11E 11 12 8,00 5 3 4,25 4 4 3,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 21 25 14,75

124 773 SUDE KAYA 11C 11 9 8,75 2 7 0,25 5 3 4,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 21 26 14,50

125 0 MERT BAKIR 11D 8 12 5,00 4 6 2,50 6 4 5,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 22 31 14,25

126 805 ARMAĞAN YALÇIN 11D 10 8 8,00 5 2 4,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 19 19 14,25

127 464 RAHMİ AKÇAY 11F 11 14 7,50 3 7 1,25 5 5 3,75 2 3 1,25 21 29 13,75

128 264 TÜRE KARATAŞ 11F 9 16 5,00 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 20 30 12,50

129 807 BULUT ALADAĞ 11C 9 16 5,00 6 4 5,00 6 4 5,00 0 4 -1,00 1 10 -1,50 22 38 12,50

130 845 ROJİN ÖZDEN 11B 9 8 7,00 5 5 3,75 4 3 3,25 3 2 2,50 1 10 -1,50 1 8 -1,00 1 7 -0,75 0 5 -1,25 24 48 12,00

131 679 GÜLER BAKIRANLI 11C 10 13 6,75 5 5 3,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 3 13 -0,25 0 3 -0,75 22 43 11,25

132 765 OKAN GÜRSES 11D 9 14 5,50 4 6 2,50 4 3 3,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 19 38 9,50

133 280 BİLGİ SAMANCI 11F 7 17 2,75 4 2 3,50 4 3 3,25 1 4 0,00 16 26 9,50

134 0 ESRA AYDIL BOZTEPE 11E 9 16 5,00 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 3 12 0,00 2 7 0,25 1 7 -0,75 0 8 -2,00 24 66 7,50

135 635 BERFİN YAŞAR 11D 8 16 4,00 3 6 1,50 3 5 1,75 14 27 7,25

136 445 BERAT ERGÜN 11E 7 17 2,75 4 6 2,50 4 6 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 16 37 6,75

137 536 ROJHAT YENİGÜN 11C 5 12 2,00 3 4 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 13 25 6,75

138 0 EDANUR DÖRMÜŞ 11C 5 11 2,25 2 6 0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 13 25 6,75

139 83200 ÖZGÜL AYDIN 11D 6 17 1,75 2 6 0,50 5 4 4,00 2 3 1,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 38 6,50

140 818 AYŞE TUBA POLATLI 11B 5 3 4,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 12 -1,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 7 -0,75 15 34 6,50

141 629 HATİM DEMİR 11E 7 9 4,75 3 7 1,25 5 5 3,75 0 5 -1,25 1 24 -5,00 1 8 -1,00 3 5 1,75 3 5 1,75 23 68 6,00

142 91 ÖMER ÖZDEN 11E 4 15 0,25 0 2 -0,50 6 2 5,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 11 24 5,00

143 558 BERFİN  ÇETİN 11E 4 16 0,00 2 3 1,25 3 4 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 11 25 4,75

144 648 HELİN ÖZDEMİR 11A 4 1 3,75 1 11 -1,75 2 5 0,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 11 27 4,25

145 742 DERYA ERGÜL 11F 6 19 1,25 3 7 1,25 2 7 0,25 2 3 1,25 13 36 4,00

                                                5 / 6



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

KATILIMLAR

146 707 SAMET SARI 11C 9 16 5,00 2 8 0,00 3 7 1,25 2 3 1,25 0 12 -3,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 18 58 3,50

147 990 MEHMET CAN ÇİFTÇİ 11D 3 12 0,00 2 4 1,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 7 -0,75 9 29 1,75

148 143 TAMER KORAN 11A 5 20 0,00 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 4 0,00 4 20 -1,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 16 76 -3,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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400
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Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
11A 11B 11C 11D 11E 11F
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 797 EVİN GEZGİN 11A 7 0 7,00 3 2 2,50 17 1 16,75 1 7 -0,75 6 1 5,75 5 2 4,50 39 13 35,75 271,406 26

2 94 TAHİR ZORBAY 11A 5 1 4,75 5 0 5,00 2 1 1,75 3 0 3,00 9 3 8,25 2 2 1,50 2 4 1,00 2 2 1,50 30 13 26,75 237,943 41

3 796 TUĞBA YARDIMCI 11A 9 4 8,00 6 3 5,25 1 1 0,75 2 2 1,50 4 3 3,25 1 2 0,50 4 2 3,50 3 4 2,00 30 21 24,75 230,321 50

4 688 ZENNURE ÇETİN 11A 8 4 7,00 9 4 8,00 2 6 0,50 5 2 4,50 3 1 2,75 27 17 22,75 223,346 58

5 788 ROJİN ÇİFTÇİ 11A 8 10 5,50 9 1 8,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 11 1,25 1 6 -0,50 4 4 3,00 2 6 0,50 32 44 21,00 217,039 69

6 834 SULTAN DOĞAN 11A 0 1 -0,25 13 0 13,00 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 21 9 18,75 209,919 85

7 663 EMİN YEŞİL 11A 9 4 8,00 5 5 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 4 12 1,00 2 6 0,50 3 5 1,75 2 4 1,00 28 40 18,00 205,842 97

8 851 ZEYNEP ÇETİN 11A 12 7 10,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 5 2,75 0 4 -1,00 4 4 3,00 1 4 0,00 25 28 18,00 205,433 99

9 100 SILA POLAT 11A 3 1 2,75 2 0 2,00 9 5 7,75 2 5 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 20 16 16,00 199,454 106

10 0 BARAN YARDIMCI 11A 3 0 3,00 8 4 7,00 1 4 0,00 3 4 2,00 4 2 3,50 19 14 15,50 198,173 110

11 90 ZEHRA NUS YILDI Z 11A 12 1 11,75 0 4 -1,00 1 4 0,00 4 1 3,75 17 10 14,50 194,434 117

12 119 NURGÜL YAR IMCI 11A 4 3 3,25 10 13 6,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 2 0,50 19 28 12,00 184,876 131

13 771 ESMANUR DAĞDELEN 11A 5 4 4,00 5 10 2,50 2 6 0,50 4 1 3,75 2 4 1,00 18 25 11,75 184,634 134

14 754 SÜREYYA DEMİR 11A 7 9 4,75 2 4 1,00 6 2 5,50 1 3 0,25 16 18 11,50 183,805 136

15 745 ZEYNEP SARBOT 11A 7 3 6,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 11 11 8,25 171,854 150

16 772 MURAT YILDIZ 11A 1 1 0,75 3 3 2,25 7 10 4,50 2 7 0,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 15 29 7,75 169,850 151

17 915 İSMAİL PEKER 11A 3 2 2,50 4 8 2,00 2 4 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 12 22 6,50 165,542 152

18 864 DEMET ÇETİN 11A 5 6 3,50 0 8 -2,00 4 3 3,25 2 4 1,00 11 21 5,75 162,848 155

19 634 EDA GÜRSES 11A 4 8 2,00 1 5 -0,25 2 6 0,50 1 5 -0,25 8 24 2,00 149,214 158

20 216 SEVİL KAPLAN 11A 9 8 7,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 8 -1,00 0 5 -1,25 3 4 2,00 6 1 5,75 23 28 16,00

21 648 HELİN ÖZDEMİR 11A 4 1 3,75 1 11 -1,75 2 5 0,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 11 27 4,25

22 143 TAMER KORAN 11A 5 20 0,00 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 4 0,00 4 20 -1,00 2 5 0,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 16 76 -3,00



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 860 YAĞMUR SARI 11B 13 7 11,25 3 2 2,50 21 1 20,75 4 5 2,75 7 1 6,75 7 1 6,75 55 17 50,75 324,092 7

2 217 AZAT POLAT 11B 8 5 6,75 7 2 6,50 2 0 2,00 3 2 2,50 14 7 12,25 2 6 0,50 6 2 5,50 2 5 0,75 44 29 36,75 273,835 22

3 820 RAİKA ERDOĞAN 11B 11 9 8,75 7 2 6,50 4 0 4,00 4 1 3,75 8 8 6,00 1 8 -1,00 3 5 1,75 3 4 2,00 41 37 31,75 255,298 30

4 812 KÜBRA POLAT 11B 6 0 6,00 5 4 4,00 2 4 1,00 1 3 0,25 7 8 5,00 1 3 0,25 5 3 4,25 5 2 4,50 32 27 25,25 232,579 45

5 198 BERMAL DE İRTAŞ 11B 11 6 9,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 5 5 3,75 1 3 0,25 6 1 5,75 1 2 0,50 30 21 24,75 230,113 51

6 789 YASEMİN DÖRMÜŞ 11B 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 8 7 6,25 3 1 2,75 4 4 3,00 3 1 2,75 24 19 19,25 211,223 79

7 791 DAMLA DEMİR 11B 8 7 6,25 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 6 2,50 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 2 1,50 27 31 19,25 210,742 80

8 751 İSMAİL KAYA 11B 6 6 4,50 4 5 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 8 9 5,75 0 8 -2,00 6 2 5,50 3 5 1,75 29 40 19,00 210,088 82

9 0 ZİLAN BİLGİ 11B 10 2 9,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 5 1,75 1 0 1,00 5 2 4,50 20 11 17,25 203,012 102

10 134 EMİNE YAŞAR 11B 10 3 9,25 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 17 15 13,25 189,985 123

11 689 BEYTULAH ATLI 11B 8 15 4,25 3 6 1,50 5 3 4,25 4 4 3,00 20 28 13,00 189,311 125

12 821 BERFİN ALTIN 11B 1 2 0,50 10 5 8,75 1 5 -0,25 3 5 1,75 3 5 1,75 18 22 12,50 187,166 128

13 764 BERFİN  GÜRSES 11B 4 6 2,50 4 3 3,25 3 5 1,75 5 3 4,25 16 17 11,75 184,826 132

14 497 DALYA DOĞAN 11B 8 12 5,00 0 7 -1,75 4 4 3,00 3 2 2,50 15 25 8,75 173,741 145

15 673 BEDİRHAN ŞİMŞEK 11B 2 1 1,75 3 3 2,25 2 1 1,75 6 10 3,50 2 6 0,50 1 7 -0,75 1 5 -0,25 17 33 8,75 173,266 147

16 602 SEDAT ÇAVDARCI 11B 5 18 0,50 2 7 0,25 2 7 0,25 0 3 -0,75 3 10 0,50 1 7 -0,75 4 4 3,00 1 6 -0,50 18 62 2,50 151,024 157

17 838 ZİLAN KAYA 11B 1 6 -0,50 4 12 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 9 33 0,75 144,795 159

18 800 TÜRKAN ÇİÇEK 11B 15 10 12,50 5 4 4,00 4 4 3,00 3 2 2,50 27 20 22,00

19 845 ROJİN ÖZDEN 11B 9 8 7,00 5 5 3,75 4 3 3,25 3 2 2,50 1 10 -1,50 1 8 -1,00 1 7 -0,75 0 5 -1,25 24 48 12,00

20 818 AYŞE TUBA POLATLI 11B 5 3 4,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 12 -1,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 7 -0,75 15 34 6,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 826 FATMA TEKİN 11C 15 6 13,50 6 3 5,25 9 1 8,75 4 1 3,75 6 2 5,50 40 13 36,75 272,465 24

2 666 YUNUS POLAT 11C 13 7 11,25 5 4 4,00 6 2 5,50 3 1 2,75 2 1 1,75 29 15 25,25 231,333 46

3 813 GAMZE BOZTEPE 11C 9 8 7,00 6 4 5,00 5 3 4,25 3 2 2,50 7 3 6,25 30 20 25,00 231,090 48

4 769 RONYA KAYA 11C 10 7 8,25 7 1 6,75 4 2 3,50 2 2 1,50 6 4 5,00 29 16 25,00 230,896 49

5 815 ALEYNA ARSLAN 11C 14 11 11,25 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 2 5 0,75 30 27 23,25 224,119 55

6 166 BEYDA YARDIMCI 11C 10 8 8,00 4 4 3,00 4 4 3,00 3 1 2,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 28 21 22,75 222,939 59

7 770 EZEL AKKOYUN 11C 15 7 13,25 5 4 4,00 3 5 1,75 1 3 0,25 5 5 3,75 29 24 23,00 222,907 60

8 662 EZEL YILDIZLI 11C 9 7 7,25 5 4 4,00 5 1 4,75 3 1 2,75 2 2 1,50 24 15 20,25 213,918 75

9 840 ESERNUR ALPARSLAN 11C 11 8 9,00 4 5 2,75 4 4 3,00 2 3 1,25 4 3 3,25 25 23 19,25 210,040 84

10 774 ŞAHİN AVCI 11C 8 14 4,50 5 4 4,00 4 5 2,75 3 1 2,75 4 9 1,75 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 28 37 18,75 209,078 88

11 849 AYDAN ÖZER 11C 11 13 7,75 6 2 5,50 2 5 0,75 2 3 1,25 6 12 3,00 27 35 18,25 206,627 95

12 803 KAAN DEMİR 11C 9 8 7,00 4 4 3,00 1 0 1,00 1 4 0,00 6 5 4,75 2 2 1,50 23 23 17,25 203,208 101

13 743 ZEYNEP ALTIN 11C 9 9 6,75 4 4 3,00 3 5 1,75 3 0 3,00 3 3 2,25 22 21 16,75 201,371 104

14 659 NAZLI YILMAZ 11C 8 13 4,75 3 6 1,50 6 4 5,00 2 3 1,25 6 8 4,00 25 34 16,50 200,779 105

15 654 MUHAMMED KORAN 11C 9 15 5,25 6 4 5,00 4 6 2,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 1 7 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 25 41 14,75 194,486 116

16 633 ÖMER ALADAĞ 11C 7 14 3,50 6 4 5,00 4 5 2,75 3 2 2,50 2 5 0,75 22 30 14,50 193,759 118

17 658 GÜRKEM ÖZDEN 11C 7 10 4,50 2 5 0,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 17 23 11,25 181,881 137

18 781 BERFİN DAĞCI 11C 5 14 1,50 3 6 1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 13 31 5,25 160,728 156

19 795 BEDİRHAN YALÇIN 11C 11 14 7,50 6 4 5,00 8 2 7,50 3 2 2,50 2 8 0,00 30 30 22,50

20 655 ZAHİR AĞRI 11C 11 9 8,75 5 4 4,00 7 0 7,00 2 2 1,50 3 12 0,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 29 34 20,50

21 727 EDANUR YILDIZ 11C 14 11 11,25 6 4 5,00 3 7 1,25 2 3 1,25 1 12 -2,00 26 37 16,75

22 773 SUDE KAYA 11C 11 9 8,75 2 7 0,25 5 3 4,25 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 21 26 14,50

23 807 BULUT ALADAĞ 11C 9 16 5,00 6 4 5,00 6 4 5,00 0 4 -1,00 1 10 -1,50 22 38 12,50

24 679 GÜLER BAKIRANLI 11C 10 13 6,75 5 5 3,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 3 13 -0,25 0 3 -0,75 22 43 11,25

25 536 ROJHAT YENİGÜN 11C 5 12 2,00 3 4 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 13 25 6,75

26 0 EDANUR DÖRMÜŞ 11C 5 11 2,25 2 6 0,50 4 2 3,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 13 25 6,75

27 707 SAMET SARI 11C 9 16 5,00 2 8 0,00 3 7 1,25 2 3 1,25 0 12 -3,00 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 18 58 3,50



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11C

KATILIMLAR
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 783 YASİN DEMİR 11D 12 9 9,75 5 4 4,00 7 2 6,50 3 1 2,75 5 4 4,00 32 20 27,00 237,878 42

2 295 MUHAMMEDCANYAŞAR 11D 10 7 8,25 8 0 8,00 4 3 3,25 2 1 1,75 3 3 2,25 0 2 -0,50 27 16 23,00 223,658 56

3 863 EDANUR KAYA 11D 12 11 9,25 8 2 7,50 2 5 0,75 4 1 3,75 3 5 1,75 29 24 23,00 223,527 57

4 785 SEDANUR DÖRMÜŞ 11D 11 12 8,00 6 3 5,25 4 3 3,25 3 1 2,75 4 5 2,75 28 24 22,00 220,114 62

5 695 MUSA TANRIVERDİ 11D 8 8 6,00 7 2 6,50 5 3 4,25 6 3 5,25 0 1 -0,25 26 17 21,75 219,510 64

6 644 ÖZLEM ALADAĞ 11D 12 7 10,25 6 3 5,25 4 5 2,75 2 2 1,50 2 4 1,00 26 21 20,75 215,257 71

7 675 ELİF YEŞİL 11D 15 8 13,00 3 6 1,50 4 4 3,00 1 3 0,25 3 7 1,25 26 28 19,00 208,518 89

8 700 BERAT DOĞAN 11D 10 15 6,25 4 4 3,00 4 5 2,75 3 1 2,75 5 6 3,50 26 31 18,25 206,859 93

9 799 HAKAN  YARDIMCI 11D 9 3 8,25 5 4 4,00 2 5 0,75 5 7 3,25 21 19 16,25 199,335 107

10 0 ELİF YILDIZ 11D 7 14 3,50 5 1 4,75 6 1 5,75 1 1 0,75 1 0 1,00 20 17 15,75 198,268 109

11 752 BEYTULLAH ASLAN 11D 10 12 7,00 2 6 0,50 5 4 4,00 2 1 1,75 3 3 2,25 22 26 15,50 196,824 111

12 66 YUSUF TURAN 11D 9 11 6,25 4 4 3,00 3 0 3,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 19 19 14,25 192,419 119

13 776 BERFİN KARAKUŞ 11D 8 16 4,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 3 10 0,50 0 2 -0,50 23 41 12,75 187,345 127

14 712 TOLGA DAŞTAN 11D 10 15 6,25 3 7 1,25 3 6 1,50 1 4 0,00 3 3 2,25 20 35 11,25 181,610 138

15 835 BERFİN ÇİFTÇİ 11D 8 15 4,25 1 6 -0,50 6 3 5,25 1 3 0,25 3 6 1,50 19 33 10,75 180,117 139

16 865 SEVDA ÇAKAN 11D 3 12 0,00 4 4 3,00 4 3 3,25 1 4 0,00 4 5 2,75 16 28 9,00 174,463 143

17 0 ZEYNEP KAYA 11D 13 9 10,75 6 2 5,50 5 2 4,50 3 1 2,75 1 3 0,25 28 17 23,75

18 825 NURCAN ATLI 11D 14 11 11,25 7 3 6,25 4 6 2,50 4 1 3,75 3 16 -1,00 1 7 -0,75 1 3 0,25 34 47 22,25

19 576 SEDANUR SARI 11D 14 11 11,25 6 3 5,25 5 5 3,75 1 3 0,25 2 8 0,00 28 30 20,50

20 454 ŞERİFE KAYA 11D 13 10 10,50 5 4 4,00 4 4 3,00 2 3 1,25 3 12 0,00 27 33 18,75

21 805 ARMAĞAN YALÇIN 11D 10 8 8,00 5 2 4,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 19 19 14,25

22 0 MERT BAKIR 11D 8 12 5,00 4 6 2,50 6 4 5,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 22 31 14,25

23 765 OKAN GÜRSES 11D 9 14 5,50 4 6 2,50 4 3 3,25 1 3 0,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 19 38 9,50

24 635 BERFİN YAŞAR 11D 8 16 4,00 3 6 1,50 3 5 1,75 14 27 7,25

25 83200 ÖZGÜL AYDIN 11D 6 17 1,75 2 6 0,50 5 4 4,00 2 3 1,25 0 7 -1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 16 38 6,50

26 990 MEHMET CAN ÇİFTÇİ 11D 3 12 0,00 2 4 1,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 7 -0,75 9 29 1,75



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11D

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 287 DAMLA AYDIN 11E 18 7 16,25 7 2 6,50 10 0 10,00 4 1 3,75 2 4 1,00 1 0 1,00 42 14 38,50 278,399 19

2 661 İLEM MERİÇ 11E 16 6 14,50 8 1 7,75 6 3 5,25 3 1 2,75 1 0 1,00 34 11 31,25 252,471 33

3 847 SERAYİ HARMAN 11E 19 6 17,50 4 6 2,50 7 3 6,25 2 2 1,50 3 6 1,50 35 23 29,25 244,792 36

4 1248 DİREN AĞRI 11E 15 8 13,00 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 5 6 3,50 0 1 -0,25 34 26 27,50 239,166 40

5 170 EYLEM KAMAZ 11E 13 12 10,00 5 5 3,75 6 4 5,00 3 2 2,50 5 2 4,50 32 25 25,75 233,330 44

6 728 SEDANUR  DEMİRTAŞ 11E 13 6 11,50 6 3 5,25 4 5 2,75 1 4 0,00 7 5 5,75 31 23 25,25 231,294 47

7 705 FATİH IŞIK 11E 13 12 10,00 6 4 5,00 8 2 7,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 31 27 24,25 227,932 53

8 748 HAZAL DOĞAN 11E 13 12 10,00 6 4 5,00 6 4 5,00 1 4 0,00 4 10 1,50 30 34 21,50 218,001 67

9 758 BERAT DEMİR 11E 9 15 5,25 4 4 3,00 8 2 7,50 2 3 1,25 3 8 1,00 0 6 -1,50 4 0 4,00 30 38 20,50 215,250 72

10 716 RABİA ÇİFÇİ 11E 11 14 7,50 6 4 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 2 6 0,50 28 30 20,50 214,781 73

11 693 PERİHAN KAYA 11E 17 8 15,00 4 6 2,50 3 7 1,25 0 5 -1,25 5 7 3,25 29 33 20,75 214,520 74

12 741 SEVİM TURAN 11E 13 10 10,50 4 6 2,50 5 5 3,75 2 3 1,25 3 5 1,75 27 29 19,75 211,611 78

13 668 SILA AKTAŞ 11E 11 9 8,75 5 3 4,25 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 23 15 19,25 210,079 83

14 989 ELİF KORAN 11E 13 12 10,00 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 26 27 19,25 209,885 86

15 760 GÜLSÜM YAŞAR 11E 10 9 7,75 3 5 1,75 5 3 4,25 3 1 2,75 3 4 2,00 24 22 18,50 207,528 91

16 715 ELİF KARAKUŞ 11E 10 10 7,50 4 5 2,75 5 2 4,50 3 0 3,00 2 6 0,50 24 23 18,25 206,665 94

17 535 ROJİN ÇETİN 11E 8 4 7,00 4 4 3,00 5 1 4,75 1 1 0,75 2 2 1,50 20 12 17,00 202,234 103

18 862 YUSUF YENİGÜN 11E 11 13 7,75 4 3 3,25 3 7 1,25 3 1 2,75 21 24 15,00 194,904 115

19 21 DİLBER YİŞİL 11E 15 7 13,25 7 2 6,50 7 3 6,25 3 1 2,75 1 3 0,25 33 16 29,00

20 653 İSLAM   OZTEPE 11E 15 5 13,75 6 3 5,25 7 2 6,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 4 0,00 32 27 25,25

21 824 ENİSE KARAKUŞ 11E 16 8 14,00 6 3 5,25 6 4 5,00 3 2 2,50 2 15 -1,75 33 32 25,00

22 801 ZELAL POLAT 11E 15 9 12,75 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 29 20 24,00

23 235 RESUL KARAKAYA 11E 11 8 9,00 6 2 5,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 11 0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 25 29 17,75

24 647 ZEYNEP YALÇIN 11E 11 11 8,25 3 6 1,50 6 3 5,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 23 25 16,75

25 806 GÜLCAN ÇİFTÇİ 11E 11 13 7,75 4 6 2,50 6 2 5,50 2 2 1,50 1 7 -0,75 24 30 16,50

26 830 BERT  ALTIN 11E 12 9 9,75 5 5 3,75 5 4 4,00 1 2 0,50 0 7 -1,75 23 27 16,25

27 610 BERFİN  TAŞAR 11E 11 9 8,75 4 2 3,50 3 5 1,75 3 1 2,75 0 6 -1,50 21 23 15,25

28 238 HAVİN YAŞAR 11E 11 12 8,00 5 3 4,25 4 4 3,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 21 25 14,75



11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11E

KATILIMLAR

29 0 ESRA AYDIL BOZTEPE 11E 9 16 5,00 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 3 12 0,00 2 7 0,25 1 7 -0,75 0 8 -2,00 24 66 7,50

30 445 BERAT ERGÜN 11E 7 17 2,75 4 6 2,50 4 6 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 16 37 6,75

31 629 HATİM DEMİR 11E 7 9 4,75 3 7 1,25 5 5 3,75 0 5 -1,25 1 24 -5,00 1 8 -1,00 3 5 1,75 3 5 1,75 23 68 6,00

32 91 ÖMER ÖZDEN 11E 4 15 0,25 0 2 -0,50 6 2 5,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 11 24 5,00

33 558 BERFİN  ÇETİN 11E 4 16 0,00 2 3 1,25 3 4 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 11 25 4,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 733 DİYAR YAŞAR 11F 16 9 13,75 6 3 5,25 7 3 6,25 5 0 5,00 7 3 6,25 41 18 36,50 271,524 25

2 811 EYÜP YILDIZ 11F 17 8 15,00 7 2 6,50 8 2 7,50 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 36 19 31,25 252,418 34

3 300 SEDAT BAKIR 11F 14 11 11,25 5 5 3,75 7 3 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 28 25 21,75 218,709 65

4 780 TEKİN ŞİMŞEK 11F 10 15 6,25 5 5 3,75 9 1 8,75 1 4 0,00 2 4 1,00 27 29 19,75 212,270 76

5 680 MEZHER ÇİFTÇİ 11F 11 14 7,50 6 4 5,00 7 3 6,25 1 4 0,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 27 32 19,00 209,335 87

6 793 HALİM ÇİFTÇİ 11F 11 10 8,50 6 2 5,50 5 4 4,00 0 4 -1,00 3 7 1,25 25 27 18,25 206,510 96

7 782 OZAN ÇELİK 11F 6 17 1,75 4 6 2,50 4 6 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 17 33 8,75 173,290 146

8 391 DİCLE AYIŞIK 11F 20 5 18,75 5 5 3,75 4 4 3,00 3 2 2,50 32 16 28,00

9 0 NUH PEKER 11F 15 9 12,75 6 4 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 27 22 21,50

10 842 GÜLSÜM BİRGÜL 11F 13 7 11,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 24 15 20,25

11 683 ÖZNUR YEŞİL 11F 9 6 7,50 3 4 2,00 8 0 8,00 2 1 1,75 22 11 19,25

12 638 DUYGU TAŞDEMİR 11F 13 12 10,00 3 6 1,50 6 4 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 26 18,50

13 118 CANSU ARSLAN 11F 12 10 9,50 3 7 1,25 5 3 4,25 2 3 1,25 22 23 16,25

14 762 DİYAR YILDIZ 11F 7 17 2,75 8 2 7,50 5 4 4,00 2 2 1,50 22 25 15,75

15 593 ÇAĞDAŞ BİLEN 11F 7 14 3,50 3 7 1,25 7 3 6,25 4 1 3,75 1 0 1,00 22 25 15,75

16 146 FATMA BETÜL BİLGİ 11F 11 13 7,75 4 6 2,50 5 5 3,75 2 2 1,50 22 26 15,50

17 464 RAHMİ AKÇAY 11F 11 14 7,50 3 7 1,25 5 5 3,75 2 3 1,25 21 29 13,75

18 264 TÜRE KARATAŞ 11F 9 16 5,00 4 6 2,50 4 6 2,50 3 2 2,50 20 30 12,50

19 280 BİLGİ SAMANCI 11F 7 17 2,75 4 2 3,50 4 3 3,25 1 4 0,00 16 26 9,50

20 742 DERYA ERGÜL 11F 6 19 1,25 3 7 1,25 2 7 0,25 2 3 1,25 13 36 4,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

İl Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

İlçe Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

KATILIMLAR

1
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

11B 20 5,80 4,70 4,62 2,45 2,10 1,92 0,95 1,25 0,64 1,35 1,20 1,05 6,70 7,55 4,81 1,60 4,70 0,42 3,65 3,60 2,75 2,40 3,35 1,56 24,90 28,45 17,77 177,250

2
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

11A 22 3,50 2,91 2,77 2,18 1,36 1,84 0,36 0,64 0,20 1,00 0,77 0,81 6,73 7,05 4,97 1,27 4,95 0,03 3,14 3,41 2,28 2,18 3,18 1,39 20,36 24,27 14,29 171,180

3
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

11C 27 9,78 10,74 7,09 4,56 4,41 3,45 4,41 3,48 3,54 2,04 2,26 1,47 3,04 5,63 1,63 0,22 1,22 -0,08 0,15 0,22 0,09 0,26 0,37 0,17 24,46 28,33 17,36 141,170

4
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

11D 26 9,69 11,35 6,86 4,62 3,96 3,62 4,23 3,73 3,30 1,62 1,77 1,17 2,65 5,54 1,27 0,04 0,58 -0,11 0,00 0,12 -0,03 0,08 0,19 0,03 22,93 27,24 16,11 125,600

5
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

11E 33 11,88 10,21 9,33 4,70 4,09 3,67 5,33 3,67 4,42 1,82 2,18 1,27 2,03 5,55 0,64 0,12 0,85 -0,09 0,33 0,45 0,22 0,15 0,58 0,01 26,36 27,58 19,47 121,600

6
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

11F 20 11,25 12,15 8,21 4,65 4,75 3,46 5,45 3,70 4,53 2,05 2,50 1,42 0,90 1,25 0,59 0,10 0,20 0,05 0,05 0,05 0,04 0,00 0,05 -0,01 24,45 24,65 18,29 77,200

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOP
11B (1) 11A (2) 11C (3) 11D (4) 11E (5) 11F (6)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1 148 148 148 280

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 9,54 9,85 7,07 3,91 3,94 2,93 3,58 3,38 2,74 1,49 1,95 1,00 3,84 5,75 2,40 0,70 2,24 0,14 1,09 1,40 0,73 0,80 1,30 0,48 24,95 29,81 17,49 127,720

İl Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

İlçe Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

Okul Ortalaması 8,96 8,94 6,72 3,97 3,54 3,09 3,66 2,87 2,94 1,67 1,82 1,21 3,50 5,47 2,13 0,49 1,91 0,02 1,07 1,16 0,78 0,74 1,16 0,45 24,06 26,87 17,34 134,770

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500
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400

TYT TYT TYTTYTTYTTYT
11B (1) 11A (2) 11C (3) 11D (4) 11E (5) 11F (6)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN YARDIMCI 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,173 127,720 10 66 66 66 110

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 3 0 3,00 12 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 8 4 7,00 28 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 3 4 2,00 25 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 4 2 3,50 44 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 8 10 5,50 22 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 19 14 15,50 16 14,30 17,34 17,49

TYT Sosyal ACC                      

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAC ce  BDCE      ed    B

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen aE b ce  C eceDaAEB bDBd 

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 4 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET ÇETİN 864 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,848 127,720 18 91 91 91 155

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 5 6 3,50 14 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 0 8 -2,00 -22 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 4 3 3,25 41 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 6 15 2,25 9 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 11 21 5,75 6 14,30 17,34 17,49

TYT Matematik BAa     eD  BAe   dc    d

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen bdabdce eCaBbb CAE d Ddeb

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 6 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 8 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA GÜRSES 634 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,214 127,720 19 94 94 94 158

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 8 2,00 8 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 4 16 0,00 0 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 8 24 2,00 2 14,30 17,34 17,49

TYT Matematik aAC ae  de EB b a       e

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen  E be daeCEeabcbcdade cB 

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 8 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YEŞİL 663 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,842 127,720 7 56 56 56 97

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 4 8,00 32 2,77 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 12 1,00 4 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 6 0,50 6 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 3 5 1,75 22 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 7 15 3,25 13 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 28 40 18,00 18 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe        dD  C  BBEC EcDCae

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AdCcccEdDCBb        CacdD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cAa Dd bdeecc  Dc  Bbb   

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen  dDEecdadCbBDdaddEdA a ca

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 4 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 12 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR DAĞDELEN 771 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,634 127,720 13 79 79 79 134

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 5 4 4,00 16 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 5 10 2,50 10 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 6 0,50 6 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 4 1 3,75 47 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 8 11 5,25 21 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 18 25 11,75 12 14,30 17,34 17,49

TYT Sosyal AeCdEcaCD                

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cAC     eDe Bbe Ec  a bac

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen eEcadcd BCE Dd C Ee bDdd 

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 10 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN GEZGİN 797 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,406 127,720 1 6 6 6 26

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 2 9,50 38 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 17 1 16,75 67 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 6 1 5,75 72 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 12 10 9,50 38 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 39 13 35,75 36 14,30 17,34 17,49

TYT Sosyal DCCA  CCB           cADCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik CBCD d DEDB C D  CBDCE BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen c baCdbdbdDC DCEBeCDdA EB

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 0 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 1 68

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ÖZDEMİR 648 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 1 3,75 15 2,77 6,72 7,07

Matematik-1 25 1 11 -1,75 -7 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 5 0,75 8 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 3 4 2,00 25 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 6 15 2,25 9 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 11 27 4,25 4 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe               dB C   DC  

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Matematik B   ada aebcd      d b  e

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen  E bccdEeCcBDbea Eadc ddb

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 1 16

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 11 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL PEKER 915 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,542 127,720 17 90 90 90 152

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 3 2 2,50 10 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 8 2,00 8 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 2 4 1,00 13 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 5 12 2,00 8 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 12 22 6,50 7 14,30 17,34 17,49

TYT Sosyal e CA  Ce                 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik   ba ee     Cea   BeC  cA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen ccbE Bb  b C cCbed Dab  a

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 8 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT YILDIZ 772 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,850 127,720 16 89 89 89 151

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 1 1 0,75 3 2,77 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 3 3 2,25 9 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 7 10 4,50 18 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 1 6 -0,50 -6 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 4 15 0,25 1 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 15 29 7,75 8 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe    d D                   

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal   dcEc C C               

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik eAC DBe  DbdebA bc d D  c

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen bEbcecbaBbbcebbC   A   ea

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 1 4

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 10 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 7 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL YAR IMCI 119 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,876 127,720 12 77 77 77 131

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 3 3,25 13 2,77 6,72 7,07

Matematik-1 25 10 13 6,75 27 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 3 4 2,00 25 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 5 12 2,00 8 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 19 28 12,00 12 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe De     CebCE             

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Matematik eBCbbAcbEeeBCbDe CBbbcBa 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen  dA dedaaeaC ebEB  c e E 

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 3 16

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 13 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ÇİFTÇİ 788 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,039 127,720 5 33 33 33 69

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 10 5,50 22 2,77 6,72 7,07

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 11 1,25 5 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 7 16 3,00 12 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 32 44 21,00 21 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe DC cc  dCECEea b   bBDdde

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAEcCCBE De b   ddaADCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik Cd c   eE adC aee e   daA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen ce  CabcaAbdbDbEBcecdbAEd

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 10 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 11 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİL KAPLAN 216 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 8 7,00 28 2,77 6,72 7,07

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 4 2 3,50 14 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 8 -1,00 -4 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 3 4 2,00 25 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 6 1 5,75 72 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 9 10 6,50 26 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 23 28 16,00 16 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe      bbEDaEeED B Cc cDCbb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal          d          dCEAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik   a ad  d d   A  a d e   

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen  c db  aeCbeDdDb EBAADeB 

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 8 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 8 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 1 75



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA POLAT 100 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,454 127,720 9 63 63 63 106

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 3 1 2,75 11 2,77 6,72 7,07

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 2 0 2,00 8 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 9 5 7,75 31 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 5 0,75 8 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 3 2 2,50 31 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 6 10 3,50 14 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 20 16 16,00 16 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe          C    e  C    C  

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal                     C   D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAC D  aBDb e  aE  BbD   

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen CE bdcbb aEBDb   a Ad a  

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 1 12

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 5 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN DOĞAN 834 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,919 127,720 6 46 46 46 85

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 0 1 -0,25 -1 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 13 0 13,00 52 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 3 2 2,50 31 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 8 8 6,00 24 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 21 9 18,75 19 14,30 17,34 17,49

TYT Sosyal                         a

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik      AAD  BBC DB CB CE B 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen c b a cEDe C aC B  DcAA a

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 0 52

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜREYYA DEMİR 754 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,805 127,720 14 80 80 80 136

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 9 4,75 19 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 6 2 5,50 69 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 9 9 6,75 27 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 16 18 11,50 12 14,30 17,34 17,49

TYT Matematik BAa b  d DCda d  edBCDb  

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen CE cec b CEBDbeCA a bD  b

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 9 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHİR ZORBAY 94 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,943 127,720 2 12 12 12 41

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 1 4,75 19 2,77 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 1 9,75 39 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 9 3 8,25 33 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 2 1,50 17 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 2 4 1,00 13 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 6 8 4,00 16 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 30 13 26,75 27 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe DC      C CE           d 

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCC E C    D      AeE DC 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  d DAd      C    CBDCa BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen c   C  Ebe bdDCb eCDd    

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 1 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 3 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAMER KORAN 143 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 20 0,00 0 2,77 6,72 7,07

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 4 20 -1,00 -4 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 20 -1,00 -4 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 5 0,75 8 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 0 5 -1,25 -16 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 3 16 -1,00 -4 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 16 76 -3,00 -3 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe DBdebccbDececeBeEdedceeee

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ebeBceddce dbdeCecDeCbdec

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik eACdceebceCddedaEceceeb a

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen ad Ed Acce dbe e Ed eceea

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 20 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 20 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA YARDIMCI 796 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,321 127,720 3 20 20 20 50

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 4 8,00 32 2,77 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 6 7,50 30 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 3 3,25 13 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 4 2 3,50 44 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 8 8 6,00 24 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 30 21 24,75 25 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe DC   C dacCE     D  B BdD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal bCCAa CCcE       dA d DCb

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik             C D   dee  BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen   b   cE A d aCEBceDcA Ea

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 4 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 3 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NUS YILDI Z 90 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,434 127,720 11 70 70 70 117

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 12 1 11,75 47 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 0 4 -1,00 -11 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 1 4 0,00 0 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 4 1 3,75 47 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 5 9 2,75 11 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 17 10 14,50 15 14,30 17,34 17,49

TYT Matematik  B D    E B CAD   BDCd BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen ce    dd d a  Ccc  DcAA B

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 1 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZENNURE ÇETİN 688 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,346 127,720 4 26 26 26 58

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 4 7,00 28 2,77 6,72 7,07

Matematik-1 25 9 4 8,00 32 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 2 6 0,50 6 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 5 2 4,50 56 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 10 9 7,75 31 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 27 17 22,75 23 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe  BA      CE    daC ED bCe

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Matematik BACAD   BeCa    E dc D   

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen CEaaeccb C BadDCAEBAe    

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 4 32

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 4 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇETİN 851 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,433 127,720 8 57 57 57 99

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 7 10,25 41 2,77 6,72 7,07

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,84 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,20 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,81 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 4 4 3,00 12 2,85 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 5 2,75 11 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 0 4 -1,00 -11 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 5 12 2,00 8 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 25 28 18,00 18 14,30 17,34 17,49

TYT Türkçe      eEbeCE dDBBECeaDDCaC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal   eB   e          D CaE e

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAC ee  Be         d    c

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen    b  ecaCdBDecCeE de a b

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 5 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARBOT 745 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,854 127,720 15 88 88 88 150

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 22 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 7 3 6,25 25 4,97 2,13 2,40

Fizik 9 0 4 -1,00 -11 0,03 0,02 0,14

Kimya 8 3 2 2,50 31 2,28 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,39 0,45 0,48

TYT Fen 25 4 8 2,00 8 3,70 1,24 1,35

Toplam: 100 11 11 8,25 8 14,30 17,34 17,49

TYT Matematik  B DA A     b DB   bC e  

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen c b b c  d C DbE ea   A  

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 3 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE TUBA POLATLI 818 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 3 4,25 17 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 3 3 2,25 9 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 12 -1,00 -4 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 3 2 2,50 28 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 5 16 1,00 4 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 15 34 6,50 7 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe              DB cCadDD   

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal A d    C            b E e

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik aACebe  dcbb  b   aa a   

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen   DaA  aBCceebbadEaccaada

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 3 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 12 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT POLAT 217 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,835 127,720 2 3 3 3 22

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 5 6,75 27 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 4 11,00 44 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 14 7 12,25 49 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 2 6 0,50 6 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 6 2 5,50 69 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 10 13 6,75 27 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 44 29 36,75 37 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe  C    bde CEeE b    B BED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAE CCcE  C      BEeDCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik CBCDbd  b BBCecBe eDCEBBA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen ceb aBbdDeDCADbEBdbDdbA a

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 5 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 7 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ŞİMŞEK 673 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,266 127,720 15 87 87 87 147

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 2 1 1,75 7 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 5 4 4,00 16 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 6 10 3,50 14 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 2 6 0,50 6 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 4 18 -0,50 -2 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 17 33 8,75 9 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe            b DB          

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AbdB   b C          CbE  

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAacac  eee  A a   d eABB

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen aEacecb BbbBadbadaBbea  e

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 1 8

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 10 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN  GÜRSES 764 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,826 127,720 13 78 78 78 132

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 4 6 2,50 10 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 4 3 3,25 36 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 3 5 1,75 22 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 12 11 9,25 37 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 16 17 11,75 12 17,79 17,34 17,49

TYT Matematik BACdb   Bebc       d     

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen CEebA A caEBadDbdEaAADBea

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 6 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ALTIN 821 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,166 127,720 12 76 76 76 128

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 1 2 0,50 2 4,62 6,72 7,07

Matematik-1 25 10 5 8,75 35 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 3 5 1,75 22 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 7 15 3,25 13 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 18 22 12,50 13 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe c                  Dc    

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Matematik dBCD    EbBBCe    aeC  BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen ceeb  bE eDCAabacebaaAAEc

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 5 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERMAL DE İRTAŞ 198 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,113 127,720 5 21 21 21 51

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 6 9,50 38 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 3 -0,75 -8 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 6 4 5,00 20 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 5 5 3,75 15 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 6 1 5,75 72 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 8 6 6,50 26 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 30 21 24,75 25 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe DC c   CCcCEb    DeDBaBaD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal  dCA   C   e  b    dE DC 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik dd a    c   C      DCc BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen  ee   b D DCADCaB b  eA  

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 6 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 1 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 3 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 5 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULAH ATLI 689 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,311 127,720 11 74 74 74 125

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 15 4,25 17 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 5 3 4,25 53 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 12 13 8,75 35 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 20 28 13,00 13 17,79 17,34 17,49

TYT Matematik BAaAb  dcDCaeAccaedcbDcdB

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen CEccccbcBCdBDdDCbEaAADeda

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 15 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DALYA DOĞAN 497 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,741 127,720 14 85 85 85 145

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 8 12 5,00 20 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 0 7 -1,75 -19 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 7 13 3,75 15 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 15 25 8,75 9 17,79 17,34 17,49

TYT Matematik  d abebDE BBaAc cdBeed BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen ce ca bdaecCeeCEBd DaA  B

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 12 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 7 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 791 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,742 127,720 7 42 42 42 80

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 7 6,25 25 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 9 4,75 19 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 6 2,50 10 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 5 2 4,50 56 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 8 9 5,75 23 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 27 31 19,25 19 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe         Da b DBdECadDDCde

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeecEcaCDd    d     CaaAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAaA  e    c   e  Cd c   

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen C bbbce  bEBDAaC Ec cD   

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 7 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 6 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YAŞAR 134 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,985 127,720 10 73 73 73 123

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 25 10 3 9,25 37 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 2 3 1,25 16 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 7 12 4,00 16 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 17 15 13,25 13 17,79 17,34 17,49

TYT Matematik BAC DB Cd C e A    B D  c

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen bEDEbcbaebd DdD    Ae Bea

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 3 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KAYA 751 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,088 127,720 8 43 43 43 82

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 6 4,50 18 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 6 10 3,50 14 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 8 9 5,75 23 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 0 8 -2,00 -22 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 6 2 5,50 69 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 9 15 5,25 21 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 29 40 19,00 19 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe aecBA  d cC C   bD  B    

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal eeCAcBeCc     bDeb  a aC 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik eddD  e   eBCAb e BcC eBA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen ced ecbcbdDCADCcBddDBcAbc

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 6 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 3 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 9 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 8 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA POLAT 812 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,579 127,720 4 15 15 15 45

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 0 6,00 24 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 8 11 5,25 21 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 7 8 5,00 20 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 5 3 4,25 53 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 11 8 9,00 36 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 32 27 25,25 25 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe  C   C  C CE       D     

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAEceCc  DC b  bedc Dba

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik ed    ebb  BCAD b  bCd BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen  e  C cb eDCbDCbBa DBbAEB

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 0 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 8 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAİKA ERDOĞAN 820 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,298 127,720 3 7 7 7 30

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 15 3 14,25 57 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 8 8 6,00 24 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 3 5 1,75 22 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 7 17 2,75 11 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 41 37 31,75 32 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe DC   C aeaCEbaaEcD DBDecD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAE eCBE D    BE BEADCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik dd e Ae   BeC bB  ceC BBA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen ccecaebEadbaAbCEecaDcd EB

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 0 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 8 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 8 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ÖZDEN 845 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 8 7,00 28 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 10 -1,50 -6 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 2 20 -3,00 -12 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 24 48 12,00 12 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe      b cD cbEDBB CaEaDCdb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACdBEcabDd  bAeCD DeCeEAb

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik aeacb  C  ea      b a  e 

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen eEaddccadCcecbbbd e dc eb

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 8 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 10 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 8 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT ÇAVDARCI 602 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,024 127,720 16 93 93 93 157

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 18 0,50 2 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 4 17 -0,25 -1 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 10 0,50 2 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 6 17 1,75 7 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 18 62 2,50 3 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe bcAecabbDb eEbacbbDbaD db

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AddBa cbebBAcceb dee ad b

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik c C eeb e b  Ab d   b  Bd

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen bccdA caadcBbdDCAdc deBcb

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 18 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 10 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKAN ÇİÇEK 800 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 10 12,50 50 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 3,61 7,24 6,67

Toplam: 100 27 20 22,00 22 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe DcAccDEbDCEdbbcBECDbDDCaC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeecEc CDC bcABCe aBbCEbD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 10 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR SARI 860 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,092 127,720 1 1 1 1 7

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 3 2 2,50 10 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 21 1 20,75 83 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 4 5 2,75 31 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 7 1 6,75 84 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 18 7 16,25 65 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 55 17 50,75 51 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe  c    EdDCEbEDBBcCacDDCbC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal                     CaEbD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BACADB CBDCE AADED BCDbBB

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen aEDabccEBbEBDADCAdBAADBBC

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 21 1 84

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN DÖRMÜŞ 789 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,223 127,720 6 41 41 41 79

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 4 4,00 16 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 1 2 0,50 2 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 8 7 6,25 25 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 3 1 2,75 31 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 10 6 8,50 34 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 24 19 19,25 19 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe De      Cabb         DB D

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal   C c                   a

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik dBdDd   Ea cC b   eD E BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen   e CB E dDabaCEB d  A EB

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 4 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 7 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 1 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN BİLGİ 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,012 127,720 9 59 59 59 102

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 2 9,50 38 4,62 6,72 7,07

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,92 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,64 2,94 2,74

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 1 2 0,50 2 3,61 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 5 2 4,50 56 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 6 2 5,50 22 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 20 11 17,25 17 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe DC     ae C C    D  BDBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal    A  d             b    

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  d        B e     eDeb  A

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen    E     dDCAaC B        

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 5 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 0 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN KAYA 838 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,795 127,720 17 95 95 95 159

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 1 6 -0,50 -2 4,62 6,72 7,07

Matematik-1 25 4 12 1,00 4 4,81 2,13 2,40

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 0,42 0,02 0,14

Kimya 8 2 5 0,75 9 2,75 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,56 0,45 0,48

TYT Fen 25 4 15 0,25 1 4,74 1,24 1,35

Toplam: 100 9 33 0,75 1 17,79 17,34 17,49

TYT Türkçe De   a dba     d         

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Matematik Cd e  eadc  d ae aBaCc  A

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen  d   dddeeDa eCbedaDdd Ec

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 6 4

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 12 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ARSLAN 815 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,119 127,720 5 23 23 23 55

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 11 11,25 45 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 30 27 23,25 23 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe ccAaeeEbDaddEDBBECDbDaCCC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AaeBEccCDdcdEABCaEcBCbbAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cAC a   c e   e          

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 11 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDAN ÖZER 849 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,627 127,720 11 54 54 54 95

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 13 7,75 31 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 6 12 3,00 12 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 27 35 18,25 18 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe DcedaacEDaEb DedaCDEDDCab

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACeBE E eC dEAedc e CaEdc

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cAac cDbeeC    aEcba eA B

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 13 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 12 24



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN YALÇIN 795 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 14 7,50 30 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 17 8 15,00 60 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 30 30 22,50 23 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe DCccdabaCabbeaaEdDBDBeBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAEcdeBcaDdBADBEABcADCb

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik adCa  eabe       C  a    

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 14 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN DAĞCI 781 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,728 127,720 18 92 92 92 156

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 14 1,50 6 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 6 13 2,75 11 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 1 1 0,75 8 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 1 2 0,50 2 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 13 31 5,25 5 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe      ecdDabe cedbbeEDDdaC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal Aadcc caDC ccAd   cB dEcc

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik   dAe                    

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen   eE     b               

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 14 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 1 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYDA YARDIMCI 166 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,939 127,720 6 27 27 27 59

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 8 8,00 32 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 2 3,50 14 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 0 3,00 38 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 3 2 2,50 10 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 28 21 22,75 23 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe DC   a CCECEbdDb D cBe cc

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal eCdAE C ccbDCB bd AdaADC 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  d        B         Cd BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen c     d            D AA  

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 2 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 0 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT ALADAĞ 807 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 16 5,00 20 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 12 9,00 36 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 10 -1,50 -6 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 22 38 12,50 13 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe cbcabCcaCEbEeEeEEDeDecada

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAEcCecaEceBAeBEAda cba

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik e C c e c  cd  d  c  c  c

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 16 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 10 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR DÖRMÜŞ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 11 2,25 9 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 8 10 5,50 22 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 2 -0,50 -2 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 0 0 0,00 0 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 2 -0,50 -2 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 13 25 6,75 7 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe      acEDa bE ddbe Ec Cdb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ceCcb  dDd cEAeC  D bbE D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik           bc             

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen                        ea

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 11 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR YILDIZ 727 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 11 11,25 45 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 14 7,50 30 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 12 -2,00 -8 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 26 37 16,75 17 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe bcbcDbEdDCEddaBBdCDEDDCdC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeCBEcaeDCebbAdaaEeBCeccD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik Bb be edccbb  ebb        

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 11 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 12 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESERNUR ALPARSLAN 840 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,040 127,720 9 45 45 45 84

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 12 7,00 28 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 3 3,25 13 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 25 23 19,25 19 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe Da   a CCECECEb bD DeadbD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAE eeeabaCBd  bABEdDdb

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik             C D   BebE a 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 3 16



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL AKKOYUN 770 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,907 127,720 7 28 28 28 60

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 7 13,25 53 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 12 6,00 24 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 5 5 3,75 15 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 29 24 23,00 23 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe DcAe   EDCEdcDBBECaEDcCaC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal Ade EcECDdcbbAdC  aBddc D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAC D     d B     bd a a 

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 5 20



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL YILDIZLI 662 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,918 127,720 8 38 38 38 75

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 7 7,25 29 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 6 11,50 46 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 2 1,50 6 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 24 15 20,25 20 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe  C B e dCbb b DEE  b aBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAc deBE DdBA   ABEAbC 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik             C b     C   e

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 7 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 1 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 2 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA TEKİN 826 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,465 127,720 1 4 4 4 24

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 6 13,50 54 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 19 5 17,75 71 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 6 2 5,50 22 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 40 13 36,75 37 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe DC   CDaeECEeEDbED bBDBEe

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAE daBcEDCBAaBEABEADCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik    D        C D  bB Cb  A

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 2 24



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE BOZTEPE 813 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,090 127,720 3 18 18 18 48

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 8 7,00 28 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 9 11,75 47 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 7 3 6,25 25 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 30 20 25,00 25 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe      bccDC bbDBcaC cDDCC 

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AdCcbBECDd AbABC ccBCabAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAC Dd  BeCd       B     

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 8 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 3 28



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLER BAKIRANLI 679 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 13 6,75 27 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 14 5,50 22 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 13 -0,25 -1 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 3 -0,75 -3 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 22 43 11,25 11 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe aCDBcababbC C edbDBbBecED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAbcdeBd aCBbD cAeceebd

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik dd D ee d  eCA d  eebd ee

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen c  ae                    

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 13 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 13 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRKEM ÖZDEN 658 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,881 127,720 17 81 81 81 137

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 10 4,50 18 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 6 10 3,50 14 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 3 3,25 13 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 17 23 11,25 11 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe DC   e ababE aec D bBDc D

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCa a ded  DCBb  bAea  d 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik d          dC     e C  BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 10 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 3 16



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DEMİR 803 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,208 127,720 12 58 58 58 101

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 8 7,00 28 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 6 8 4,00 16 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 6 5 4,75 19 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 2 2 1,50 17 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 2 2 1,50 6 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 23 23 17,25 17 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe De e C aec Eb D ED  ceBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCdAc eCc  D        cdeCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  dC        aC a   dDCd BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen c  a BE                  

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 8 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 5 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KORAN 654 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,486 127,720 15 69 69 69 116

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 15 5,25 21 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 14 6,50 26 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 2 0 2,00 25 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 4 8 2,00 8 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 25 41 14,75 15 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe DaDBACbabdbEe aEcDdbeaaEc

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DeCAEaCeBaaaCBbDcbAed aaa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik b b     d   C     a    B 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen cee aBdca DC         dA  

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 15 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 0 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YILMAZ 659 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,779 127,720 14 62 62 62 105

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 13 4,75 19 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 13 7,75 31 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 6 8 4,00 16 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 25 34 16,50 17 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe bcb  cEaDC C bedECaaDDddb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACedc EeebBbEABCedcBCddeD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BeC aebaB Cb e    Cc   B 

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 13 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 8 24



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALADAĞ 633 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,759 127,720 16 71 71 71 118

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 14 3,50 14 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 11 10,25 41 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 22 30 14,50 15 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe ccbabDbdDe e aBdEb bDDCa 

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeCBccbCDCdAEee aEeBCaEdD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik  b   d a  dE  b E        

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 14 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHAT YENİGÜN 536 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 12 2,00 8 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 8 6 6,50 26 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 1 -0,25 -1 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 0 6 -1,50 -17 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 6 -1,50 -6 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 13 25 6,75 7 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe   b   ccD  C beBbCabDaedb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeecE   Dda EAe   D C E  

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik a                        

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen adc dcc                  

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 12 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 6 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RONYA KAYA 769 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,896 127,720 4 19 19 19 49

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 7 8,25 33 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 6 4 5,00 20 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 29 16 25,00 25 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe c    aE DC e DBBab EDDCeb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeCBE  CDC bEAe   DB baAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik abaAD   BaCE          A  

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 4 24



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN AVCI 774 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,078 127,720 10 49 49 49 88

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 14 4,50 18 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 9 1,75 7 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 1 2 0,50 6 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 2 0 2,00 25 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 4 4 3,00 12 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 28 37 18,75 19 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe DC cbb dbEb eEDbbeaDdedED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCdAE deBdbDC badEeBE DCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik ed Db  c   cb DB   D  eeb

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen B  ab        DC  ea   A  

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 14 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 9 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 0 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET SARI 707 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 16 5,00 20 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 18 2,50 10 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 12 -3,00 -12 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 0 4 -1,00 -13 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 2 12 -1,00 -4 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 18 58 3,50 4 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe cdcecDadDacebeBBEbaEDDCba

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal bCbddccbeCaecAeCbaaBbbEAe

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik abd aa  a  cc    ab e  c 

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen bd  d d a c b be Ed bD  b

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 16 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 12 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KAYA 773 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 12 7,00 28 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 4 -1,00 -4 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 0 0 0,00 0 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 1 -0,25 -1 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 21 26 14,50 15 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe bcAeDDc DaEeEbBBdCeED    

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal Abaed bCbdaAEAe b DBCaEAb

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik c       e d           c  

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen                a         

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS POLAT 666 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,333 127,720 2 16 16 16 46

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 7 12,25 49 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 1 1,75 7 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 29 15 25,25 25 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe ccA  adbDCEC bBBEbDEDDC  

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACCB cdCad bE BCaEDBCa AD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAa                      

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 1 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİR AĞRI 655 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 6 12,50 50 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 12 0,00 0 1,63 2,13 2,40

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 -0,08 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,09 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,17 0,45 0,48

TYT Fen 25 1 7 -0,75 -3 0,18 1,24 1,35

Toplam: 100 29 34 20,50 21 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe DeDBea eC bE E bED DBaBbc

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal bCbAE CeBc DCBAD  ABE Dba

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  cb cAc aedBa bd  d  a  A

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen ccecC   b        da      

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 0 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 12 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALTIN 743 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,371 127,720 13 61 61 61 104

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 27 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 9 6,75 27 7,09 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,45 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,54 2,94 2,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,47 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 8,46 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 3 2,25 9 1,63 2,13 2,40

Toplam: 100 22 21 16,75 17 17,36 17,34 17,49

TYT Türkçe   b  DEcDa dEced bDEDDCd 

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal A bBE abbCadEcBCb  eC E D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAa e   e C              

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 9 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 3 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARMAĞAN YALÇIN 805 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 8 8,00 32 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 8 7 6,25 25 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 4 0,00 0 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 19 19 14,25 14 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe Dd  cCDdC C dEaE De BD bc

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAE de  de Bd  bAB   b 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik Cd        dca            

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 4 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DOĞAN 700 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,859 127,720 8 52 52 52 93

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 15 6,25 25 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 10 8,50 34 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 5 6 3,50 14 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 26 31 18,25 18 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DBAdcacEDCEecbeadCaEcDeab

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeCcEaa D cbbAeCD aBCaE D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAa  e d  Cd      bBC   a

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 15 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 6 20



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÇİFTÇİ 835 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,117 127,720 15 83 83 83 139

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 15 4,25 17 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 8 12 5,00 20 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 6 1,50 6 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 19 33 10,75 11 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe aceebabEDCECd cBcCacD eda

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ced b Eee e EABbDbDBbeE c

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cAC    e b a   b D d     

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 15 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 6 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 6 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KARAKUŞ 776 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,345 127,720 13 75 75 75 127

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 16 4,00 16 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 13 8,75 35 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 10 0,50 2 1,27 2,13 2,40

Fizik 9 0 0 0,00 0 -0,11 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 -0,03 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,03 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 2 -0,50 -2 -0,11 1,24 1,35

Toplam: 100 23 41 12,75 13 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe bdeebacbDeceb BBbCabDDCeC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACdcdcECDddbcABCDdcBeaEeD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cd  aBa B e Bcd  b d   c 

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen                   e     e

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 16 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 10 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YAŞAR 635 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 16 4,00 16 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 6 11 3,25 13 8,10 7,24 6,67

Toplam: 100 14 27 7,25 7 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DdDcAaDaebC bEebbeeeBadbD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal bCeAd eecEdD Bba cAd     

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 16 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH ASLAN 752 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,824 127,720 11 67 67 67 111

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 12 7,00 28 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 11 6,25 25 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 3 2,25 9 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 22 26 15,50 16 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDcee abaC eEeEcD DeDdbD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal De Ac daacEaCB DacAe  DCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  dCa     c  C       C    

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 12 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 3 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR KAYA 863 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,527 127,720 3 25 25 25 57

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 11 9,25 37 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 8 12,00 48 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 29 24 23,00 23 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DcdeDecEDaab DBc CDEDaCaC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeCBEcECDC  bAeeb aBCaEAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cAC a  Ccaa              

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 11 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 5 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YEŞİL 675 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,518 127,720 7 50 50 50 89

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 8 13,00 52 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 8 13 4,75 19 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 26 28 19,00 19 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe bBAeD bdDaEC DBBEbDdDDCCd

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeecE abaCdbEAdC  eBbba D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cAC     e C   e a dd    d

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 7 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILDIZ 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,268 127,720 10 65 65 65 109

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 14 3,50 14 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 3 11,25 45 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 0 1,00 4 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 20 17 15,75 16 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe ccAab  EDb b eddECeaDaCde

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal A CcE  CD   EABCa DB   bD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik                         B

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 14 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 1 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 0 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN  YARDIMCI 799 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,335 127,720 9 64 64 64 107

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 3 8,25 33 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 9 4,75 19 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 5 7 3,25 13 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 21 19 16,25 16 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe        EDC bEDBB bDEe    

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal  adBEccCDCabbAc D e      

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cAC D  Ce ec db   d  D   

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 3 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 7 20



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN ÇİFTÇİ 990 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 3 12 0,00 0 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 5 10 2,50 10 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 7 -0,75 -3 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 9 29 1,75 2 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DaaBeec bb be  cb  De    

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCe bd   a aCBdD b    cbd

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik   aD e     cb ba  d      

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 12 12

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 7 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BAKIR 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 12 5,00 20 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 12 10,00 40 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 7 -0,75 -3 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 22 31 14,25 14 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe ae cACD ebC b aE DaDaaddD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdbAEceecEdDdBbaBEABaADCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  d    e   ada   e   C c  

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 12 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 7 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDCANYAŞAR 295 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,658 127,720 2 24 24 24 56

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 7 8,25 33 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 4 13,00 52 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 3 2,25 9 1,27 2,13 2,40

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 -0,11 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 -0,03 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,03 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 2 -0,50 -2 -0,11 1,24 1,35

Toplam: 100 27 16 23,00 23 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DCbBAC aCbC b    De B Bde

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAE CCB  b Bea EABE D a

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  c          a D   e    BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen c b                      

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 3 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSA TANRIVERDİ 695 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,510 127,720 5 30 30 30 64

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 8 6,00 24 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 5 10,75 43 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 6 3 5,25 21 1,27 2,13 2,40

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 -0,11 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 -0,03 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,03 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 1 -0,25 -1 -0,11 1,24 1,35

Toplam: 100 26 17 21,75 22 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe c   c E Da    BcdCaEDDCdb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACeBE cCDCBbEAe e DB     

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAC     dDC        dC   a

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen      c                   

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 8 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 3 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN ATLI 825 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 11 11,25 45 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 15 10 12,50 50 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 16 -1,00 -4 1,27 2,13 2,40

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 -0,11 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 -0,03 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,03 0,45 0,48

TYT Fen 25 2 10 -0,50 -2 -0,11 1,24 1,35

Toplam: 100 34 47 22,25 22 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DCccbCbdCECEbEaEcDecBeBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAEcCCBcdcdBbaBEAeEADCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik ea ed dcEbdde cBebc b Bc 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen cebd Bdde        Ba  c  a

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 11 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 16 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN GÜRSES 765 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 14 5,50 22 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 12 6,00 24 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 6 -0,50 -2 1,27 2,13 2,40

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 -0,11 0,02 0,14

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 -0,03 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,03 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 6 -1,50 -6 -0,11 1,24 1,35

Toplam: 100 19 38 9,50 10 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DebceCadCcCdCEabbD bBeaE 

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal ebCAEdebBbEee ADd A dAb a

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik a C b   d         d    ab

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen e d    b  c   ac         

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 14 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 6 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜL AYDIN 83200 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 17 1,75 7 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 13 5,75 23 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 7 -1,75 -7 1,27 2,13 2,40

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 -0,11 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 -0,03 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 0,03 0,45 0,48

TYT Fen 25 1 1 0,75 3 -0,11 1,24 1,35

Toplam: 100 16 38 6,50 7 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DCcceC dbabadEbdbD beeBaa

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal eeCAc dec cDCBAc bAebcDbC

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik aa e       dd a      b   

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen        a              A  

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 17 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 7 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM ALADAĞ 644 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,257 127,720 6 34 34 34 71

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 7 10,25 41 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 26 21 20,75 21 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DC cAa dC C b DEED DBadcD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCbAb CeBE eCBbaabABb DCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik b  c        C b     Cc   

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR DÖRMÜŞ 785 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,114 127,720 4 29 29 29 62

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 12 8,00 32 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 7 11,25 45 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 5 2,75 11 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 28 24 22,00 22 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DCbeAdDdeaCEe aEEDe aedED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal edCAEcCCB  DeBA  dAeE DCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  a D        C Dde  Dea   

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 12 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 5 16



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR SARI 576 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 11 11,25 45 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 11 9,25 37 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 28 30 20,50 21 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DbDBACDaacCEbEeEdDBbBaddD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAc CCBcbeCBAbBbAdE eba

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik d       b aca     e C daA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 11 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE KAYA 454 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 10 10,50 42 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 11 8,25 33 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 12 0,00 0 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 27 33 18,75 19 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DCadACDaeaCECba cDeDBeBE 

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAE ddcd DCBb dcAeccDCd

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik ddCa  e   ccC ca  e ec aA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 12 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA ÇAKAN 865 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,463 127,720 16 84 84 84 143

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 3 12 0,00 0 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 11 6,25 25 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 5 2,75 11 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 16 28 9,00 9 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe Dd  ee dCab d    D  eeddb

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdbAE  dcE c BAD bAebdDea

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik dd          C    bc Cd BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 12 12

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 5 16



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOLGA DAŞTAN 712 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,610 127,720 14 82 82 82 138

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 15 6,25 25 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 17 2,75 11 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 3 2,25 9 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 20 35 11,25 11 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DCccACbabcCEebedcDaceeBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal eCaAcaeeBacDdBbc bAedcDab

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  e          C D a Be     

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 15 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 3 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DEMİR 783 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,878 127,720 1 13 13 13 42

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 9 9,75 39 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 15 7 13,25 53 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 5 4 4,00 16 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 32 20 27,00 27 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe DC c CabCbCEbE bEe DBeBEc

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal bCCAE decEE dBAaBEABE DCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  B        dB b    eDCE a 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 9 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TURAN 66 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,419 127,720 12 72 72 72 119

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 11 6,25 25 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 4 6,00 24 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 3 2,25 9 1,27 2,13 2,40

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 -0,11 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 -0,03 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,03 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 1 -0,25 -1 -0,11 1,24 1,35

Toplam: 100 19 19 14,25 14 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe ccA   c DeaCE BdbCeaDDedC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeC b aCDd   A  D  B     

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAaA  e      e           

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen   b                      

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 11 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 3 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAYA 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 9 10,75 43 6,86 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,62 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,30 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,17 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 5 12,75 51 8,10 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 1,27 2,13 2,40

Toplam: 100 28 17 23,75 24 16,12 17,34 17,49

TYT Türkçe  CbcACbdacCcCE cED DBaBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAE dCc  aCB D EAdcADC 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik           B d c        d 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 9 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 2 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİR 758 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,250 127,720 9 35 35 35 72

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 15 5,25 21 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 9 11,75 47 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 8 1,00 4 0,64 2,13 2,40

Fizik 9 0 6 -1,50 -17 -0,09 0,02 0,14

Kimya 8 4 0 4,00 50 0,22 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 4 6 2,50 10 0,14 1,24 1,35

Toplam: 100 30 38 20,50 21 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DCbceCeaabCbbEDbd eeBaBcD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal bCeAbBCe  EDCeAaBEABEAbea

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik deCcdA  d ad A  c        

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen cbb   cab D AD  B        

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 15 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 8 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 6 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 0 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ERGÜN 445 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 17 2,75 11 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 16 5,00 20 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 4 -1,00 -4 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 16 37 6,75 7 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe bcAebDbbD bedDBacbcbcDCda

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeecEcabDCdAccedbEDBaabdD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik  eb     a          d     

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 17 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN  ÇETİN 558 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 16 0,00 0 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 8 5,00 20 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 1 -0,25 -1 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 11 25 4,75 5 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe aC  ceeabbb e ed eebBeBEb

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal  C Ab ea   Da b cEAeE D a

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  a                       

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 16 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN  TAŞAR 610 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 8 8,00 32 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 6 -1,50 -6 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 21 23 15,25 15 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DBAc b EDaE EbBa ba DDdCe

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal Adb   E DC AbAeee cBC EeD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik e b     d bd       d     

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERT  ALTIN 830 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 9 9,75 39 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 11 8,25 33 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 7 -1,75 -7 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 23 27 16,25 16 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe beABbDEbDC C Dcc bDbDDdC 

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AedcEcEbDCBAbed bEDBdaE  

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik   d e ea   c    b       d

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 9 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA AYDIN 287 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,399 127,720 1 2 2 2 19

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 18 7 16,25 65 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 21 3 20,25 81 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 0,64 2,13 2,40

Fizik 9 0 0 0,00 0 -0,09 0,02 0,14

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,22 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 1 0 1,00 4 0,14 1,24 1,35

Toplam: 100 42 14 38,50 39 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DcABDecbDCbCEDBBECDEDDCbe

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACCBEcaC CBAEABCDEDBCaEAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik aA      B dd       d     

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen                C         

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 18 7 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLBER YİŞİL 21 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 7 13,25 53 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 17 6 15,50 62 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 33 16 29,00 29 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DcAcDac DCE  DBBECadDDCbC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACCBEc CeCdAEcBCaEDBCa AD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik B d     e          c     

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİREN AĞRI 1248 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,166 127,720 4 11 11 11 40

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 8 13,00 52 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 5 6 3,50 14 0,64 2,13 2,40

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 -0,09 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,22 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 1 -0,25 -1 0,14 1,24 1,35

Toplam: 100 34 26 27,50 28 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DCbcACeCCdCb EDEc BbBaBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAEcdeBacDCBeaBEAdEdDCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik ac e b  E  a  a  CB    BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen      e                   

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 6 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARAKUŞ 715 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,665 127,720 16 53 53 53 94

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 10 7,50 30 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 7 10,25 41 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 6 0,50 2 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 24 23 18,25 18 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DcAcDDEED  bccaa ba DDCd 

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeeBEc CbdB bABC  cBC E D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik Bba bde e        D       

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 2 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 6 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KORAN 989 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,885 127,720 14 47 47 47 86

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 12 10,00 40 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 13 8,75 35 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 26 27 19,25 19 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe bBAaeabEDCdCEbBdbCaEDDedC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACeBEabCebdAbAdeDEeBCadAb

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik  b      d           C    

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 12 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE KARAKUŞ 824 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 8 14,00 56 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 15 9 12,75 51 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 15 -1,75 -7 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 33 32 25,00 25 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DBABDecbDCEb DcdECebDDCCC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeCBE cbDCdAcAeCDaDBCbEbD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cbbc    eeebB e d  Bbbddd

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 15 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AYDIL BOZTEPE 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 16 5,00 20 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 16 5,00 20 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 12 0,00 0 0,64 2,13 2,40

Fizik 9 2 7 0,25 3 -0,09 0,02 0,14

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 0,22 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 8 -2,00 -25 0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 3 22 -2,50 -10 0,14 1,24 1,35

Toplam: 100 24 66 7,50 8 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe ccAabeEbDedbEDcaaCedDDCdb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AedBEdabedcAEecaaEaBebcAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cbCdDcbaeabcedA          

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen CbcdAddaedccDbeeddacdadcd

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 16 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 12 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 7 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM KAMAZ 170 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,330 127,720 5 14 14 14 44

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 12 10,00 40 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 5 2 4,50 18 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 32 25 25,75 26 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe bBABbbcEDadCEbBdbCaEDDedC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACeBEadCeddAEAdeDEeBCadAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cAC D   e           C A  

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 12 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 2 20



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH IŞIK 705 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,932 127,720 7 22 22 22 53

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 12 10,00 40 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 15 10 12,50 50 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 2 1,50 6 0,64 2,13 2,40

Fizik 9 1 1 0,75 8 -0,09 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,22 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 1 3 0,25 1 0,14 1,24 1,35

Toplam: 100 31 27 24,25 24 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe aCaBACadCECdeaeaEDebBDBEc

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAceCeBEdDCBAaBEABbAeba

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik e           C     B a    

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen  cA               b    d 

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 12 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 1 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN ÇİFTÇİ 806 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 13 7,75 31 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 7 -0,75 -3 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 24 30 16,50 17 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DcAebDcE CcbdcBdcCDdeDCbC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeCBcdaeeC AEAeC aDBCac D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik abC b   d  c   e       a 

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 13 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 7 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM YAŞAR 760 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,528 127,720 15 51 51 51 91

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 9 7,75 31 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 24 22 18,50 19 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DeABce Ecb  E aBdC  DDCde

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeC c deDd bEABa dDBCdE D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAa     ae  B       b    

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 9 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİM DEMİR 629 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 9 4,75 19 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 8 17 3,75 15 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 24 -5,00 -20 0,64 2,13 2,40

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 -0,09 0,02 0,14

Kimya 8 3 5 1,75 22 0,22 0,78 0,73

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 7 18 2,50 10 0,14 1,24 1,35

Toplam: 100 23 68 6,00 6 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DabebeDaC C     c  be BED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCeAdabecbEDCadbcEAdbcaeb

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik dddbcceabacBdecabdacebacd

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen dbcdacEbacDebaCdBaCDeAcbd

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 9 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 24 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 8 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN YAŞAR 238 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 12 8,00 32 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 3 -0,75 -3 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 21 25 14,75 15 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DCbBACcaeaCEd bbEacbBDBa 

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DC AEcCe c cCBdb EAeb Dda

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik               aa        c

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 12 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL DOĞAN 748 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,001 127,720 8 32 32 32 67

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 12 10,00 40 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 12 10,00 40 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 4 10 1,50 6 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 30 34 21,50 22 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DcABbDdEDaaeaDBBcCebeDCCe

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AdeBEaECDddAEAdCacDBbaEca

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik Bca c  deeCd  A E  c b d 

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 12 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 10 16



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLEM MERİÇ 661 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,471 127,720 2 8 8 8 33

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 6 14,50 58 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 17 5 15,75 63 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 0 1,00 4 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 34 11 31,25 31 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDcACbCaECE c EcDB BDBbD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAE CCcEEeCB baEABE DCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik                        B 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 6 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 0 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM   OZTEPE 653 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 5 13,75 55 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 8 12,00 48 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 4 0,00 0 0,64 2,13 2,40

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 -0,09 0,02 0,14

Kimya 8 1 3 0,25 3 0,22 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 2 10 -0,50 -2 0,14 1,24 1,35

Toplam: 100 32 27 25,25 25 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DcABDDE Dace  Bd CDEDD CC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACCBb aCDdBAEABC ceBeac D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik  ba  d  c C              

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen    ab  b aa  A  cdeAe   e

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 4 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZDEN 91 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 15 0,25 1 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 5 5,75 23 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 4 -1,00 -4 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 11 24 5,00 5 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe abaBeaDde bbe a b eDc  bD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal    c  a   EaCB Dc ABc  C 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  d a c  b                

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 15 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN KAYA 693 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,520 127,720 11 37 37 37 74

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 8 15,00 60 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 18 2,50 10 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 5 7 3,25 13 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 29 33 20,75 21 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DcABDeEbDCEdaDBcECDdDDCCb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACCcEccdedcbdAdaebDBbddda

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BACAaa  ebCc         b a 

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 7 20



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÇİFÇİ 716 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,781 127,720 10 36 36 36 73

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 14 7,50 30 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 15 10 12,50 50 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 6 0,50 2 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 28 30 20,50 21 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe ccAcaDEcDacbcDBBcCDbDDbdd

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AddBEcEbDCeAEeeCaEDBCdEcD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik cdC ad  e  b      C      

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 14 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 6 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL KARAKAYA 235 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 11 0,25 1 0,64 2,13 2,40

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 -0,09 0,02 0,14

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,22 0,78 0,73

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 2 2 1,50 6 0,14 1,24 1,35

Toplam: 100 25 29 17,75 18 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DcAebe  D    DBBECDcDDdae

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AdCBc E DCdeEee   DBd   a

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik aAaAaBcbdc  d   a     ce 

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

TYT Fen a    a          A   A    

Cevap Anahtarı A CEDEABAEBCEBDADCAEBAADBBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 11 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ÇETİN 535 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,234 127,720 17 60 60 60 103

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 4 7,00 28 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 6 8,50 34 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 2 1,50 6 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 20 12 17,00 17 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DC  Aa C cC    b De  D  D

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DC AccdCd  aCB   EAB  Dd 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik    b        e          BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 4 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 1 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 2 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR  DEMİRTAŞ 728 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,294 127,720 6 17 17 17 47

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 6 11,50 46 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 12 8,00 32 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 7 5 5,75 23 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 31 23 25,25 25 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDBAaD ebC e D  DB aDdED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAE decEEbeBAa bAeccDda

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik ed a   D    CbD   B Ca BA

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 6 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 5 28



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAYİ HARMAN 847 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,792 127,720 3 10 10 10 36

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 19 6 17,50 70 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 11 10,25 41 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 6 1,50 6 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 35 23 29,25 29 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DcABDDEEDCEeEDaBECDacDCdC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACddccECbdBAEAdCaEcBCaE e

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BeC b   B a        db   c

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 19 6 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 6 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM TURAN 741 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,611 127,720 12 40 40 40 78

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 10 10,50 42 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 14 7,50 30 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 27 29 19,75 20 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DBAcDDEE ab dbeBECabDDedC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeeBEcbbeCcbaABCbdDBCeEda

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik B C be  c  d     D d     

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 5 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA AKTAŞ 668 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,079 127,720 13 44 44 44 83

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 4 9,00 36 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 2 1,50 6 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 23 15 19,25 19 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DBAeDe EDa C  BdbCacDDed 

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeeBE a DC  EAd   DBC    

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik B   a     Cd             

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 2 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YENİGÜN 862 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,904 127,720 18 68 68 68 115

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 13 7,75 31 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 10 4,50 18 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 1 2,75 11 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 21 24 15,00 15 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDcACbbeEdb EadbDccBadED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCC  ced EbeCBbadEed     

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik            BC D        c 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 13 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 1 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL POLAT 801 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 9 12,75 51 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 9,36 7,24 6,67

Toplam: 100 29 20 24,00 24 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DeAabDEbDCdb DBBEbeEDDdCC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AedBEBEdDCBebAddDdDBbacAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 9 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YALÇIN 647 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 11 8,25 33 9,33 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,67 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,42 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 9,36 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 4 -1,00 -4 0,64 2,13 2,40

Toplam: 100 23 25 16,75 17 19,47 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDBAaDaCcCc  ebcDe aDBcc

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCeAc decdE CBeDaEAdEADd 

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik daec                     

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 11 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGİ SAMANCI 280 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 17 2,75 11 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 9 9 6,75 27 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 16 26 9,50 10 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DdDBcbaaCbbdb abcccDaDdcD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal D dAE d B Ea B D bAdbebCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 17 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞDAŞ BİLEN 593 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 14 3,50 14 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 9,41 7,24 6,67

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,05 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,04 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 -0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 1 0 1,00 4 0,08 1,24 1,35

Toplam: 100 22 25 15,75 16 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe  CeBAeed cbb d dEDBbBadda

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdbAceedBdaDCBADaEAeEdDCC

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Fen      B                   

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 14 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 0 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ARSLAN 118 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 10 9,50 38 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 13 6,75 27 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 22 23 16,25 16 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DcAcDDbED  eEDeB CcacDCbb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AbeeEddbDd dbABCD aBbCEbc

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ERGÜL 742 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 19 1,25 5 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 7 17 2,75 11 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 13 36 4,00 4 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe bcAaDecbebEeEbdabbecbaCdC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ceCcccbbDC AbbdebcaBdaEdD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 19 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE AYIŞIK 391 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 20 5 18,75 75 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 11 9,25 37 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 32 16 28,00 28 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDBACDdeECEeEDEEDeDBaBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAEadeca DCBba bAdcADCa

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 20 5 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİYAR YAŞAR 733 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,524 127,720 1 5 5 5 25

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 9 13,75 55 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 18 6 16,50 66 9,41 7,24 6,67

Matematik-1 25 7 3 6,25 25 0,59 2,13 2,40

Toplam: 100 41 18 36,50 37 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DBABDaEdDCECbbBBcCaEDDdbe

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal ACeBd dCDCaAEABCadDBCCEAD

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik BAC ce  BDCE      e      

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 9 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 3 28



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİYAR YILDIZ 762 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 17 2,75 11 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 15 8 13,00 52 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 22 25 15,75 16 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe bcecbDbbDbdC DeBbCebDeadb

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AdCBEcECDCdAcAB DcaBdaEA 

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 17 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU TAŞDEMİR 638 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 12 10,00 40 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 12 8,00 32 9,41 7,24 6,67

Matematik-1 25 0 1 -0,25 -1 0,59 2,13 2,40

Fizik 9 1 1 0,75 8 0,05 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,04 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 -0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 1 1 0,75 3 0,08 1,24 1,35

Toplam: 100 25 26 18,50 19 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDcAabaCcbEdEaEcDBbeDdED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal eCdAa deBacDCBAacbABa DeC

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  d                       

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen   d    E                 

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 12 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 1 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP YILDIZ 811 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,418 127,720 2 9 9 9 34

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 8 15,00 60 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 16 7 14,25 57 9,41 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 2 1,50 6 0,59 2,13 2,40

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 0,05 0,02 0,14

Kimya 8 1 1 0,75 9 0,04 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 -0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 1 2 0,50 2 0,08 1,24 1,35

Toplam: 100 36 19 31,25 31 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DbDcACDeeECECEbbEDBDBeBaD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCaAE eCBEdDeBADBEABd Deb

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  d          C  e       B 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen  d         C e           

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BETÜL BİLGİ 146 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 13 7,75 31 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 13 7,75 31 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 22 26 15,50 16 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DCccAC eCbCdCabEcDebBaadD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal cCCAEaeacbdDCBAbcbAe dDeC

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 13 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM BİRGÜL 842 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 8 9,00 36 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 24 15 20,25 20 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe ccABDDEbDa     BcCDdDDCdC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AedBEccCDd   Ac  aDBCaE D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİM ÇİFTÇİ 793 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,510 127,720 6 55 55 55 96

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 10 8,50 34 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 10 8,50 34 9,41 7,24 6,67

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 0,59 2,13 2,40

Toplam: 100 25 27 18,25 18 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe a AeaeEbDCd  bBcECDEa CdC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeCBb  CDCBAcA badDBbaa e

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik B C bdDddcec             

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 10 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 7 12



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEZHER ÇİFTÇİ 680 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,335 127,720 5 48 48 48 87

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 14 7,50 30 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 9,41 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 0,59 2,13 2,40

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 0,05 0,02 0,14

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,04 0,78 0,73

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 -0,01 0,45 0,48

TYT Fen 25 0 3 -0,75 -3 0,08 1,24 1,35

Toplam: 100 27 32 19,00 19 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DCedACbdabCcdbDbaDBDBadbD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAEadecEdDeBAaBEABbAeba

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  d e d D b  C            

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

TYT Fen c     d                 e

Cevap Anahtarı B BAAECBEEDADCADCEBBCDBAAEB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 14 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUH PEKER 0 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 9 12,75 51 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 12 13 8,75 35 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 27 22 21,50 22 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DaDBA DdeaCdbEDEcDBDcaBED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DCCAbedCBccabBbDeEAedeDCe

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 9 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ÇELİK 782 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,290 127,720 7 86 86 86 146

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 17 1,75 7 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 14 6,50 26 9,41 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 0,59 2,13 2,40

Toplam: 100 17 33 8,75 9 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe ccbecDcaaC b bBdbbDdcDCde

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AddBccdbDCdbaABaabDBCab D

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

TYT Matematik c C     d                

Cevap Anahtarı A BACADBDCBDCEBAADEDCBCDABB

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 17 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR YEŞİL 683 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 6 7,50 30 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 22 11 19,25 19 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDcAa dbEC      D   adED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal eC AE e ea DCBAD EAB  DCb

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 6 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHMİ AKÇAY 464 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 14 7,50 30 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 10 15 6,25 25 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 21 29 13,75 14 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe babaceEEDCEeEDBcEbaaDcbCa

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AeeeacabDCebEABbadDBCdbAc

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 14 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT BAKIR 300 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,709 127,720 3 31 31 31 65

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 11 11,25 45 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 13 12 10,00 40 9,41 7,24 6,67

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 0,59 2,13 2,40

Toplam: 100 28 25 21,75 22 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDBAacbCaCdbEaEcDeDBadED

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal edCAEcCeBbEDCBbcdEABdcDae

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  e                e    B 

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 11 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TEKİN ŞİMŞEK 780 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,270 127,720 4 39 39 39 76

Puanı Hesaplanan: 95 95 95 162

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 15 6,25 25 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 15 10 12,50 50 9,41 7,24 6,67

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 0,59 2,13 2,40

Toplam: 100 27 29 19,75 20 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe DCDcbbDdCcCcedDbcDdbBaccD

Cevap Anahtarı B DCDBACDCCECECEDEEDBDBDBED

TYT Sosyal DdCAbceeBEEDCBAaBEABEdcbb

Cevap Anahtarı B DCCAEBCCBEEDCBADBEABEADCC

TYT Matematik  d       cB C c      c   

Cevap Anahtarı B CBCDAAADEDBBCADBDCBDCEBBA

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 15 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 11.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRE KARATAŞ 264 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 20 148 148 148 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 16 5,00 20 8,21 6,72 7,07

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,46 3,09 2,93

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 4,53 2,94 2,74

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,42 1,21 1,00

TYT Sosyal 25 11 14 7,50 30 9,41 7,24 6,67

Toplam: 100 20 30 12,50 13 18,29 17,34 17,49

TYT Türkçe bcAaeecbDadCEeadcCabDDCdC

Cevap Anahtarı A DBABDDEEDCECEDBBECDEDDCCC

TYT Sosyal AedaEacbDCaAcbdCDdaBCCbAc

Cevap Anahtarı A ACCBEBECDCBAEABCDEDBCCEAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 16 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60
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