
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

KATILIMLAR

1 1035 SEDANUR ÖZDEN 10E 16 4 15,00 6 4 5,00 6 0 6,00 4 1 3,75 12 6 10,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 2 4,50 56 19 51,25 325,062 7

2 940 BÜŞRA IŞIK 10C 16 9 13,75 10 0 10,00 6 3 5,25 4 1 3,75 5 6 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 5 3 4,25 54 25 47,75 312,655 8

3 0 RECEPP BİLECEK 10B 13 4 12,00 7 2 6,50 5 2 4,50 3 2 2,50 12 9 9,75 2 2 1,50 5 1 4,75 4 4 3,00 51 26 44,50 301,096 9

4 935 DİCLE ÇETİN 10A 14 10 11,50 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 11 4 10,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 4 4 3,00 52 33 43,75 298,252 10

5 165 ABDULLAH POLAT 10D 16 7 14,25 9 1 8,75 8 1 7,75 4 1 3,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 7 1 6,75 49 24 43,00 295,216 11

6 947 SİBEL POLAT 10F 17 8 15,00 5 5 3,75 5 5 3,75 1 4 0,00 10 3 9,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 4 3,00 48 32 40,00 284,351 13

7 1018 EYÜP KORAN 10E 16 6 14,50 5 5 3,75 6 2 5,50 4 1 3,75 7 5 5,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 2 1,50 44 25 37,75 276,133 14

8 502 AYÇİN ATLI 10A 14 9 11,75 8 2 7,50 6 3 5,25 3 2 2,50 6 8 4,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 6 2 5,50 45 35 36,25 271,185 15

9 869 SEMANUR YAŞAR 10B 11 10 8,50 6 3 5,25 3 4 2,00 3 2 2,50 11 4 10,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 4 2,00 44 32 36,00 270,907 16

10 897 ELİF ATLI 10B 13 5 11,75 8 2 7,50 2 5 0,75 3 2 2,50 9 11 6,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 42 29 34,75 265,810 18

11 756 AZAT KARATAŞ 10B 11 10 8,50 6 2 5,50 1 2 0,50 4 1 3,75 12 5 10,75 2 4 1,00 4 1 3,75 2 5 0,75 42 30 34,50 265,388 19

12 585 IRMAK BUDAK 10C 14 5 12,75 6 4 5,00 4 2 3,50 4 0 4,00 6 7 4,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 3 2,25 41 26 34,50 264,705 20

13 951 DUYGU AYHAN 10C 15 7 13,25 6 4 5,00 3 4 2,00 4 1 3,75 7 6 5,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 4 3,00 42 30 34,50 264,628 21

14 73 FETTAH GÜVEN 10A 16 4 15,00 7 3 6,25 3 3 2,25 3 2 2,50 8 2 7,50 0 3 -0,75 3 5 1,75 40 22 34,50 264,165 22

15 874 ZELAL ORUÇ 10B 16 7 14,25 7 3 6,25 7 3 6,25 5 0 5,00 5 9 2,75 2 4 1,00 1 3 0,25 0 7 -1,75 43 36 34,00 262,405 24

16 1045 AZRA SEDEF BİRGÜL 10E 18 5 16,75 5 5 3,75 4 4 3,00 5 0 5,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 5 1,75 41 28 34,00 262,138 25

17 994 EYİŞAN AYLA DEMİR 10D 14 8 12,00 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 5 4 4,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 41 30 33,50 260,975 26

18 975 NAZLICAN DAŞTAN 10D 12 5 10,75 9 0 9,00 4 3 3,25 1 2 0,50 6 8 4,00 3 2 2,50 4 4 3,00 39 24 33,00 259,629 30

19 923 ROJDA POLAT 10C 14 9 11,75 6 3 5,25 5 3 4,25 0 5 -1,25 7 5 5,75 4 1 3,75 4 3 3,25 40 29 32,75 258,644 31

20 942 SÜMEYYE AK*Ş 10C 14 7 12,25 5 4 4,00 4 6 2,50 5 0 5,00 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 1 4,75 40 30 32,50 257,677 32

21 969 ÖZLEM AKDAĞ 10F 16 9 13,75 7 3 6,25 4 5 2,75 2 3 1,25 6 5 4,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 4 4 3,00 41 34 32,50 257,276 33

22 986 NALAN FEVZİOĞLU 10D 15 7 13,25 8 2 7,50 4 5 2,75 2 3 1,25 4 6 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 40 31 32,25 256,512 34

23 877 HELİN YARDIMCI 10B 14 7 12,25 8 1 7,75 4 3 3,25 5 0 5,00 5 9 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 38 24 32,00 255,573 35

24 933 MERVE DOĞAN 10C 16 9 13,75 6 4 5,00 6 3 5,25 5 0 5,00 2 5 0,75 3 6 1,50 2 2 1,50 1 7 -0,75 41 36 32,00 255,401 36

25 46 LEVENT ERDEN 10B 15 7 13,25 7 3 6,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 7 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 5 3 4,25 40 34 31,50 253,855 37

26 985 DİLAN ATLI 10D 15 8 13,00 8 2 7,50 4 5 2,75 1 4 0,00 5 8 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 4 1,00 40 35 31,25 252,944 38

27 914 ZELİHA DEMİR 10F 10 10 7,50 6 3 5,25 5 4 4,00 5 0 5,00 6 2 5,50 3 3 2,25 1 2 0,50 2 4 1,00 38 28 31,00 252,835 39

28 632 ELİF DEMİRTAŞ 10A 12 8 10,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 3 3 2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 37 24 31,00 252,423 40

29 404 MERVE POLAT 10E 16 8 14,00 4 3 3,25 3 5 1,75 5 0 5,00 6 6 4,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 5 1,75 40 36 31,00 251,767 41
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

KATILIMLAR

30 1025 YUSUF ZİYA KORAN 10E 13 7 11,25 8 2 7,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 4 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 36 22 30,50 250,474 42

31 1022 YAKUP YILDIRIM 10E 14 7 12,25 5 5 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 4 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 36 22 30,50 250,343 43

32 70 AKIN POLAT 10B 12 9 9,75 9 1 8,75 4 5 2,75 1 4 0,00 5 10 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 5 2 4,50 39 35 30,25 249,913 44

33 0 EMRE AYDIN 10C 13 11 10,25 8 2 7,50 5 5 3,75 4 1 3,75 6 10 3,50 2 5 0,75 2 3 1,25 1 7 -0,75 41 44 30,00 248,681 45

34 665 BEDİRHAN PEKER 10A 8 10 5,50 5 4 4,00 3 3 2,25 2 1 1,75 10 6 8,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 35 29 27,75 241,518 48

35 909 NAZLICAN KAYA 10F 14 8 12,00 6 4 5,00 5 4 4,00 2 3 1,25 4 4 3,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 36 32 28,00 241,268 49

36 953 SONGÜL YAMAN 10C 14 8 12,00 7 3 6,25 5 3 4,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 33 22 27,50 239,429 51

37 272 AZAT ÖZDEN 10F 13 9 10,75 5 4 4,00 7 1 6,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 32 20 27,00 237,723 52

38 922 BERFİN KAYMAK 10F 13 10 10,50 6 4 5,00 4 4 3,00 2 3 1,25 8 7 6,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 2 5 0,75 37 41 26,75 236,896 53

39 403 KEZİBAN YILDIZ 10A 13 3 12,25 6 2 5,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 10 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 4 2,00 33 25 26,75 236,793 54

40 670 LEVENT YILDIZ 10A 10 10 7,50 4 4 3,00 3 3 2,25 2 1 1,75 9 5 7,75 2 4 1,00 3 1 2,75 2 6 0,50 35 34 26,50 236,627 55

41 955 FİLİZ ÇAYLAK 10B 12 6 10,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 5 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 18 26,50 236,042 56

42 1005 MUHAMMET ALİ BİLGİLİ 10D 15 8 13,00 7 3 6,25 4 3 3,25 2 3 1,25 3 5 1,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 34 31 26,25 234,705 57

43 112 BEDİRHAN ARSLAN 10B 15 8 13,00 6 4 5,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 4 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 34 33 25,75 232,937 60

44 925 AHMET YAŞAR 10A 13 9 10,75 7 3 6,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 6 1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 4 0,00 34 35 25,25 231,567 61

45 32 ALEYNA ÖZDEN 10B 9 11 6,25 5 4 4,00 3 3 2,25 2 3 1,25 8 6 6,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 33 33 24,75 230,521 63

46 814 MURAT BOZTEPE 10F 11 11 8,25 8 2 7,50 5 5 3,75 4 1 3,75 4 8 2,00 2 7 0,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 36 45 24,75 229,971 64

47 867 EVİN  TAŞTAN 10F 12 10 9,50 3 7 1,25 6 2 5,50 3 2 2,50 6 10 3,50 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 35 41 24,75 229,921 65

48 15 MAŞALLAHDEMİRTAŞ 10E 9 14 5,50 3 7 1,25 4 3 3,25 4 1 3,75 6 11 3,25 4 2 3,50 3 4 2,00 3 4 2,00 36 46 24,50 229,879 66

49 946 BAHOZ TEKER 10C 11 3 10,25 5 4 4,00 3 4 2,00 3 1 2,75 4 5 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 30 21 24,75 229,829 67

50 885 AZAT DOĞAN 10B 12 9 9,75 7 3 6,25 4 5 2,75 2 3 1,25 2 5 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 1 4 0,00 33 34 24,50 229,040 68

51 101 MEHMETCAN IŞIK 10A 10 11 7,25 5 3 4,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 10 1,50 3 4 2,00 1 2 0,50 4 2 3,50 32 36 23,00 224,125 71

52 957 BATUHAN YAŞAR 10D 11 10 8,50 5 5 3,75 6 4 5,00 1 4 0,00 4 7 2,25 2 2 1,50 3 5 1,75 32 37 22,75 222,898 72

53 902 BERFİN ÖZMEN 10B 11 8 9,00 5 4 4,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 5 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 8 -2,00 31 34 22,50 221,775 74

54 974 AZRA NUR EFE 10D 10 6 8,50 2 3 1,25 4 3 3,25 3 1 2,75 5 5 3,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 28 23 22,25 221,070 75

55 406 YAĞMUR POLAT 10C 12 9 9,75 5 4 4,00 4 3 3,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 27 21 21,75 219,037 76

56 882 HİLAL AYDIN 10B 12 8 10,00 6 3 5,25 2 6 0,50 1 3 0,25 5 4 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 30 33 21,75 218,986 77

57 899 MERVENUR  NURÇİN 10B 12 10 9,50 4 6 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 9 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 30 34 21,50 218,186 78

58 1037 HİCRAN YENİGÜN 10C 14 8 12,00 5 4 4,00 4 4 3,00 2 3 1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 5 0,75 31 38 21,50 217,691 79
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

KATILIMLAR

59 395 NEVA DİŞCİOĞLU 10D 13 8 11,00 3 6 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 5 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 27 25 20,75 215,296 82

60 394 MUHAMMED KAYA 10A 10 13 6,75 6 4 5,00 3 7 1,25 1 3 0,25 6 8 4,00 1 7 -0,75 3 4 2,00 3 4 2,00 33 50 20,50 215,053 83

61 1040 MEDİNE YAŞAR 10E 14 7 12,25 7 3 6,25 2 7 0,25 2 3 1,25 4 7 2,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 31 41 20,75 214,875 84

62 809 GÜLŞEVİN BİLECEK 10B 11 11 8,25 5 2 4,50 2 6 0,50 3 1 2,75 4 5 2,75 0 6 -1,50 3 2 2,50 2 5 0,75 30 38 20,50 214,749 85

63 941 HÜLYA BİRGÜL 10C 11 7 9,25 3 5 1,75 5 1 4,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 4 1,00 27 26 20,50 214,642 86

64 890 ELİF AĞRI 10B 13 10 10,50 3 4 2,00 2 6 0,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 28 30 20,50 214,388 87

65 952 NURDAN PEKER 10F 11 8 9,00 3 4 2,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 6 7 4,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 4 3 3,25 29 35 20,25 213,851 88

66 482 EVİN KAÇAN 10C 16 6 14,50 3 7 1,25 3 4 2,00 3 2 2,50 3 7 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 30 38 20,50 213,648 89

67 113 FADİME ADIGÜZEL 10A 12 10 9,50 5 2 4,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 5 0,75 1 1 0,75 2 5 0,75 27 28 20,00 212,740 90

68 219 MERVE TURAN 10E 13 10 10,50 4 5 2,75 4 5 2,75 2 2 1,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 3 5 1,75 30 40 20,00 212,561 91

69 926 HİCRAN TAVŞANCI 10C 7 10 4,50 5 4 4,00 4 5 2,75 4 1 3,75 4 6 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 28 34 19,50 211,735 93

70 80 ŞEVDA ÖZER 10A 13 9 10,75 5 5 3,75 2 4 1,00 3 2 2,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 28 34 19,50 210,646 95

71 127 EDA BERTAN 10A 11 9 8,75 5 4 4,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 9 0,75 1 4 0,00 3 0 3,00 3 5 1,75 29 39 19,25 210,307 96

72 977 NAZAN PEKER 10D 15 6 13,50 3 5 1,75 0 8 -2,00 3 2 2,50 5 7 3,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 28 34 19,50 210,268 97

73 0 NURBEYZA YARDIMCI 10C 12 11 9,25 6 4 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 5 1,75 29 39 19,25 210,001 98

74 887 OZAN SARI 10B 8 10 5,50 5 4 4,00 3 4 2,00 2 3 1,25 2 4 1,00 2 6 0,50 2 1 1,75 4 4 3,00 28 36 19,00 209,933 99

75 956 DENİZ IŞIK 10F 13 6 11,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 26 27 19,25 209,856 100

76 308 ALEYNA ÖZDEN 10A 9 13 5,75 4 4 3,00 5 3 4,25 3 2 2,50 5 14 1,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 30 45 18,75 208,824 102

77 33 MELEK BOZKAPLAN 10C 6 11 3,25 5 3 4,25 7 2 6,50 1 4 0,00 3 4 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 4 1,00 26 30 18,50 208,346 103

78 879 SİBEL YARDIMCI 10B 7 12 4,00 7 2 6,50 4 3 3,25 1 4 0,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 4 3,00 27 35 18,25 207,400 105

79 676 HÜLYA DEMİR 10A 4 16 0,00 4 5 2,75 4 5 2,75 3 1 2,75 3 7 1,25 2 4 1,00 3 1 2,75 5 3 4,25 28 42 17,50 205,507 106

80 117 MUHAMMET AKDAĞ 10B 9 12 6,00 4 5 2,75 3 4 2,00 1 4 0,00 5 6 3,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 28 41 17,75 205,262 107

81 625 SEDAT YAŞAR 10A 9 6 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 8 6 6,50 22 17 17,75 204,862 109

82 1039 ESMA YENİGÜN 10D 7 7 5,25 3 5 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 23 23 17,25 203,527 111

83 968 SILAPOYRAZ 10D 12 11 9,25 5 5 3,75 2 7 0,25 1 4 0,00 4 3 3,25 2 4 1,00 1 2 0,50 1 7 -0,75 28 43 17,25 202,823 113

84 126 SERKAN KÜÇÜK 10D 10 6 8,50 3 5 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 22 20 17,00 202,098 114

85 971 M EMİN ALPTEKİN 10D 8 8 6,00 7 1 6,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 21 16,75 201,499 116

86 900 SEZER ÇİFTÇİ 10B 9 11 6,25 6 4 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 21 18 16,50 200,547 117

87 908 MERT IŞIK 10C 6 9 3,75 7 3 6,25 2 4 1,00 2 0 2,00 3 5 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 23 27 16,25 200,105 118
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

KATILIMLAR

88 965 İLKNUR YALÇIN 10F 10 7 8,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 1 0 1,00 20 15 16,25 199,491 121

89 958 VEDAT KAYA 10D 10 10 7,50 5 5 3,75 3 6 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 5 -0,25 25 35 16,25 199,391 122

90 999 NAZLI BUDAK 10D 12 7 10,25 2 1 1,75 2 7 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 23 27 16,25 199,061 123

91 30 SUNAY KORAN 10A 6 11 3,25 4 6 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 5 1,75 23 29 15,75 198,427 124

92 1007 DEMET YILDIZ 10D 10 14 6,50 3 3 2,25 2 6 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 3 5 1,75 24 35 15,25 196,071 125

93 963 BULUT DEMİR 10D 5 5 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 6 2 5,50 1 1 0,75 17 9 14,75 194,658 127

94 1006 PERVİN ERDEN 10D 7 11 4,25 5 3 4,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 6 0,50 22 32 14,00 191,899 129

95 0 SAMET GÜNGÖR 10A 11 14 7,50 4 6 2,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 6 19 1,25 1 8 -1,00 3 5 1,75 2 6 0,50 31 68 14,00 191,396 131

96 136 SAMİ  *RDIMCI 10A 13 12 10,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 33 12,75 186,475 135

97 1044 BARAN IRMAK 10E 8 16 4,00 3 7 1,25 4 6 2,50 4 1 3,75 4 11 1,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 26 54 12,50 186,456 136

98 918 ZELAL  SÜTCÜ 10C 7 11 4,25 3 4 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 3 4 2,00 21 35 12,25 185,623 138

99 1027 AYŞE SERE  IŞIK 10C 10 9 7,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 17 19 12,25 184,949 139

100 988 İSKENDER YAŞAR 10D 5 7 3,25 1 3 0,25 4 3 3,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 16 17 11,75 183,999 140

101 905 MEHTAP AKBULUT 10C 5 12 2,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 19 34 10,50 179,672 145

102 1020 ZİLAN YAŞAR 10E 6 8 4,00 3 3 2,25 2 5 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 18 32 10,00 177,534 147

103 79 KUBRA POLAT 10A 6 6 4,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 4 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 16 24 10,00 177,517 148

104 495 ZİLAN TA TAN 10F 7 12 4,00 2 6 0,50 3 4 2,00 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 19 36 10,00 177,450 149

105 380 OZAN ÇİFTÇİ 10B 12 13 8,75 3 7 1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 4 8 2,00 0 9 -2,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 25 62 9,50 174,850 153

106 931 CAN KAYA 10C 8 8 6,00 3 4 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 17 36 8,00 169,746 156

107 40 NEDİM ATALAY 10F 7 18 2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 6 19 1,25 3 6 1,50 2 6 0,50 3 5 1,75 26 74 7,50 168,845 157

108 787 MUHAMMED ADIGÖZEL10C 7 18 2,50 4 6 2,50 4 6 2,50 0 5 -1,25 6 19 1,25 1 8 -1,00 2 6 0,50 2 6 0,50 26 74 7,50 168,665 158

109 363 EMİRHAN  TERZİOĞLU 10A 5 9 2,75 1 6 -0,50 4 5 2,75 1 3 0,25 4 10 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 17 38 7,50 168,662 159

110 973 EVİN KARAKUŞ 10D 7 10 4,50 3 5 1,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 17 40 7,00 166,564 160

111 124 ARDA KAÇAN 10C 4 12 1,00 2 7 0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 16 38 6,50 165,267 162

112 1023 ÖMER CAN PEKER 10C 6 14 2,50 4 6 2,50 1 8 -1,00 1 4 0,00 7 13 3,75 1 8 -1,00 0 6 -1,50 1 6 -0,50 21 65 4,75 158,602 165

113 991 NARİN  ATLI 10D 2 9 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 11 26 4,50 158,366 166

114 167 ZEYEPP YILDIZ 10A 10 12 7,00 1 7 -0,75 1 8 -1,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 14 41 3,75 154,393 168

115 74 ZANA KAYA 10A 4 14 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 25 2,75 151,818 170

116 996 ROJDA TAŞTAN 10D 17 4 16,00 6 4 5,00 2 6 0,50 3 2 2,50 2 8 0,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 3 4,25 39 34 30,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

KATILIMLAR

117 1043 MÜNEVVER  TANRIVERDİ10E 15 5 13,75 7 3 6,25 5 4 4,00 2 3 1,25 2 8 0,00 2 4 1,00 1 2 0,50 2 6 0,50 36 35 27,25

118 944 ÖZGE AKKUŞ 10C 13 9 10,75 6 3 5,25 5 4 4,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 33 31 25,25

119 872 YUSUF ALTINTAŞ 10B 13 7 11,25 7 2 6,50 4 4 3,00 3 2 2,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 29 23 23,25

120 1049 BAHAR T ŞTAN 10A 16 6 14,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 25 11 22,25

121 901 LEMAN ÖZMEN 10B 8 12 5,00 5 4 4,00 6 3 5,25 3 2 2,50 0 7 -1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 3 4,25 29 33 20,75

122 912 IŞIK YILMAZ 10B 14 10 11,50 6 4 5,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 12 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 31 43 20,25

123 920 EVİN KAYA 10C 10 11 7,25 5 3 4,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 4 3 3,25 27 29 19,75

124 262 YUSUF POLAT 10A 9 14 5,50 8 2 7,50 5 5 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 30 19,50

125 224 NEZAHAT SERT 10A 13 7 11,25 6 4 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 7 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 27 32 19,00

126 979 DİLEK ALPARSLAN 10D 15 8 13,00 6 1 5,75 3 6 1,50 2 3 1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 29 41 18,75

127 1012 HANIM TAŞTAN 10F 11 8 9,00 5 2 4,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 25 26 18,50

128 1033 MEHMETZEKİ * RGÜL 10E 13 6 11,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 5 1,75 24 23 18,25

129 400 SALİH TAŞDEMİR 10B 13 12 10,00 6 4 5,00 3 7 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 6 -1,50 28 40 18,00

130 976 ZEYNEP TAŞDEMİR 10D 12 7 10,25 1 2 0,50 6 4 5,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 24 18,00

131 102 CANNUR SARI 10A 9 12 6,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 24 25 17,75

132 778 MELEK KARATAŞ 10E 12 7 10,25 3 4 2,00 3 5 1,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 26 34 17,50

133 1026 UĞUR KARAKUUŞ 10A 11 8 9,00 4 4 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25

134 1047 ŞEVİN ZORBAY 10D 12 10 9,50 4 6 2,50 5 5 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 25 31 17,25

135 109 EVİN TAŞTAN 10A 12 10 9,50 6 3 5,25 3 5 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 25 33 16,75

136 868 BÜŞRA YILDIZ 10B 7 8 5,00 3 5 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 24 29 16,75

137 970 YAĞMUR YAŞAR 10D 14 9 11,75 4 6 2,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 27 41 16,75

138 1014 ARDA TARHAN BİRGÜL 10E 11 14 7,50 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 2 9 -0,25 3 6 1,50 2 6 0,50 3 5 1,75 30 56 16,00

139 911 İSLAMM YILDIZ 10C 12 11 9,25 3 5 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 23 29 15,75

140 949 GÜNEŞ KOÇ 10C 10 13 6,75 5 5 3,75 5 4 4,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 26 42 15,50

141 1029 NARİN YAŞAR 10E 14 10 11,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 2 8 0,00 2 4 1,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 26 44 15,00

142 42 HAVANUR TAŞDEMİR 10A 8 13 4,75 2 6 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 24 37 14,75

143 753 MUHAMMET YEŞİL 10B 10 10 7,50 3 6 1,50 5 4 4,00 3 2 2,50 0 11 -2,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 25 42 14,50

144 784 MELİK Ö MEN KAYA 10B 10 9 7,75 3 4 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 2 8 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 31 14,25

145 1010 ŞEYDANUR KAYA 10B 12 13 8,75 5 5 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 4 17 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 27 52 14,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

KATILIMLAR

146 306 MUHAMMED BAYRAM 10A 11 14 7,50 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 23 37 13,75

147 684 ÖZGE TAŞTAN 10F 12 12 9,00 5 1 4,75 2 4 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 20 27 13,25

148 0 ELİF KAYA 10F 12 7 10,25 5 5 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 21 32 13,00

149 1028 SEVDA SAMANCI 10A 9 8 7,00 3 6 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 20 29 12,75

150 1021 RABİA ÇİFTÇİ 10E 8 10 5,50 3 6 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 5 0,75 22 37 12,75

151 945 BERRAK DEMİR 10 8 9 5,75 3 6 1,50 6 3 5,25 2 3 1,25 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 23 42 12,50

152 106 BERFİN ŞİMŞEK 10E 10 15 6,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 7 0,25 3 5 1,75 2 6 0,50 26 54 12,50

153 452 İLKNUR YEŞİL 10F 8 8 6,00 2 5 0,75 3 6 1,50 2 3 1,25 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 3 2,25 22 42 11,50

154 710 HATİCE GÜL DEMİR 10A 7 8 5,00 5 3 4,25 3 4 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 19 30 11,50

155 870 ZÜHAL ÇETİN 10F 8 9 5,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 20 37 10,75

156 236 MUHAMMED SALİHOĞLU10D 3 16 -1,00 4 4 3,00 3 4 2,00 3 2 2,50 2 8 0,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 4 3 3,25 22 46 10,50

157 858 İDAL DOĞAN 10A 7 17 2,75 2 8 0,00 2 8 0,00 3 2 2,50 4 16 0,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 3 5 1,75 26 64 10,00

158 982 RUMEYSA ÇİFTÇİ 10C 7 11 4,25 3 5 1,75 3 3 2,25 2 0 2,00 2 9 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 19 37 9,75

159 1019 BERİTAN BAKIR 10E 10 4 9,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 9 -2,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 16 25 9,75

160 875 AHMET YASİN DOĞAN 10B 10 11 7,25 4 6 2,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 20 43 9,25

161 561 EMİR AZZAM YAŞLI 10A 6 16 2,00 4 5 2,75 3 6 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 20 44 9,00

162 927 ABDULBAKİ YILDIZ 10C 8 8 6,00 1 8 -1,00 4 4 3,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 15 25 8,75

163 1016 EMRULLAH ERDEN 10E 6 14 2,50 2 4 1,00 5 4 4,00 2 3 1,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 18 37 8,75

164 1030 YETER BİRGÜL 10E 9 8 7,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 16 29 8,75

165 719 HÜSEYİN BUDAK 10B 10 15 6,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 2 2,50 1 8 -1,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 2 5 0,75 23 57 8,75

166 1024 ELA YILMAZ 10E 6 8 4,00 2 4 1,00 4 2 3,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 15 26 8,50

167 1004 GÜNEŞ SARİHAN 10D 8 10 5,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 15 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 20 47 8,25

168 491 DİLEK KAYA 10F 7 15 3,25 4 5 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 10 -1,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 20 47 8,25

169 1011 GÜLÇİN BAYDAR 10F 6 10 3,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 15 29 7,75

170 107 İLKNUR ÇELİK 10D 4 9 1,75 1 4 0,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 7 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 15 32 7,00

171 883 BERFİN ÇELİK 10B 11 11 8,25 3 6 1,50 0 9 -2,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 17 47 5,25

172 894 NEHİR ATLI 10B 5 7 3,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 9 20 4,00

173 936 AZAT AKBAŞ 10F 0 10 -2,50 6 3 5,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 10 31 2,25

174 116 MÜCAHİT DEMİRCİ 10E 4 7 2,25 0 8 -2,00 3 3 2,25 1 3 0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 9 32 1,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

KATILIMLAR

175 873 SERHAT YAŞAR 10B 5 15 1,25 3 5 1,75 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 6 -1,50 11 49 -1,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
10 10A 10B 10C 10D 10E 10F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10 10A 10B 10C 10D 10E 10F



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 945 BERRAK DEMİR 10 8 9 5,75 3 6 1,50 6 3 5,25 2 3 1,25 2 8 0,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 23 42 12,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 935 DİCLE ÇETİN 10A 14 10 11,50 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 11 4 10,00 1 6 -0,50 3 3 2,25 4 4 3,00 52 33 43,75 298,252 10

2 502 AYÇİN ATLI 10A 14 9 11,75 8 2 7,50 6 3 5,25 3 2 2,50 6 8 4,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 6 2 5,50 45 35 36,25 271,185 15

3 73 FETTAH GÜVEN 10A 16 4 15,00 7 3 6,25 3 3 2,25 3 2 2,50 8 2 7,50 0 3 -0,75 3 5 1,75 40 22 34,50 264,165 22

4 632 ELİF DEMİRTAŞ 10A 12 8 10,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 3 3 2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 37 24 31,00 252,423 40

5 665 BEDİRHAN PEKER 10A 8 10 5,50 5 4 4,00 3 3 2,25 2 1 1,75 10 6 8,50 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 35 29 27,75 241,518 48

6 403 KEZİBAN YILDIZ 10A 13 3 12,25 6 2 5,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 10 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 4 2,00 33 25 26,75 236,793 54

7 670 LEVENT YILDIZ 10A 10 10 7,50 4 4 3,00 3 3 2,25 2 1 1,75 9 5 7,75 2 4 1,00 3 1 2,75 2 6 0,50 35 34 26,50 236,627 55

8 925 AHMET YAŞAR 10A 13 9 10,75 7 3 6,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 6 1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 4 0,00 34 35 25,25 231,567 61

9 101 MEHMETCAN IŞIK 10A 10 11 7,25 5 3 4,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 10 1,50 3 4 2,00 1 2 0,50 4 2 3,50 32 36 23,00 224,125 71

10 394 MUHAMMED KAYA 10A 10 13 6,75 6 4 5,00 3 7 1,25 1 3 0,25 6 8 4,00 1 7 -0,75 3 4 2,00 3 4 2,00 33 50 20,50 215,053 83

11 113 FADİME ADIGÜZEL 10A 12 10 9,50 5 2 4,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 5 0,75 1 1 0,75 2 5 0,75 27 28 20,00 212,740 90

12 80 ŞEVDA ÖZER 10A 13 9 10,75 5 5 3,75 2 4 1,00 3 2 2,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 28 34 19,50 210,646 95

13 127 EDA BERTAN 10A 11 9 8,75 5 4 4,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 9 0,75 1 4 0,00 3 0 3,00 3 5 1,75 29 39 19,25 210,307 96

14 308 ALEYNA ÖZDEN 10A 9 13 5,75 4 4 3,00 5 3 4,25 3 2 2,50 5 14 1,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 30 45 18,75 208,824 102

15 676 HÜLYA DEMİR 10A 4 16 0,00 4 5 2,75 4 5 2,75 3 1 2,75 3 7 1,25 2 4 1,00 3 1 2,75 5 3 4,25 28 42 17,50 205,507 106

16 625 SEDAT YAŞAR 10A 9 6 7,50 3 2 2,50 2 3 1,25 8 6 6,50 22 17 17,75 204,862 109

17 30 SUNAY KORAN 10A 6 11 3,25 4 6 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 5 1,75 23 29 15,75 198,427 124

18 0 SAMET GÜNGÖR 10A 11 14 7,50 4 6 2,50 1 8 -1,00 3 2 2,50 6 19 1,25 1 8 -1,00 3 5 1,75 2 6 0,50 31 68 14,00 191,396 131

19 136 SAMİ  *RDIMCI 10A 13 12 10,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 33 12,75 186,475 135

20 79 KUBRA POLAT 10A 6 6 4,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 4 1,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 16 24 10,00 177,517 148

21 363 EMİRHAN  TERZİOĞLU 10A 5 9 2,75 1 6 -0,50 4 5 2,75 1 3 0,25 4 10 1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 17 38 7,50 168,662 159

22 167 ZEYEPP YILDIZ 10A 10 12 7,00 1 7 -0,75 1 8 -1,00 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 14 41 3,75 154,393 168

23 74 ZANA KAYA 10A 4 14 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 9 25 2,75 151,818 170

24 1049 BAHAR T ŞTAN 10A 16 6 14,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 25 11 22,25

25 262 YUSUF POLAT 10A 9 14 5,50 8 2 7,50 5 5 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 27 30 19,50

26 224 NEZAHAT SERT 10A 13 7 11,25 6 4 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 7 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 27 32 19,00

27 102 CANNUR SARI 10A 9 12 6,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 24 25 17,75

28 1026 UĞUR KARAKUUŞ 10A 11 8 9,00 4 4 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 22 19 17,25



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10A

KATILIMLAR

29 109 EVİN TAŞTAN 10A 12 10 9,50 6 3 5,25 3 5 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 25 33 16,75

30 42 HAVANUR TAŞDEMİR 10A 8 13 4,75 2 6 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 24 37 14,75

31 306 MUHAMMED BAYRAM 10A 11 14 7,50 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 23 37 13,75

32 1028 SEVDA SAMANCI 10A 9 8 7,00 3 6 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 20 29 12,75

33 710 HATİCE GÜL DEMİR 10A 7 8 5,00 5 3 4,25 3 4 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 19 30 11,50

34 858 İDAL DOĞAN 10A 7 17 2,75 2 8 0,00 2 8 0,00 3 2 2,50 4 16 0,00 1 6 -0,50 4 2 3,50 3 5 1,75 26 64 10,00

35 561 EMİR AZZAM YAŞLI 10A 6 16 2,00 4 5 2,75 3 6 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 20 44 9,00
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 0 RECEPP BİLECEK 10B 13 4 12,00 7 2 6,50 5 2 4,50 3 2 2,50 12 9 9,75 2 2 1,50 5 1 4,75 4 4 3,00 51 26 44,50 301,096 9

2 869 SEMANUR YAŞAR 10B 11 10 8,50 6 3 5,25 3 4 2,00 3 2 2,50 11 4 10,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 4 2,00 44 32 36,00 270,907 16

3 897 ELİF ATLI 10B 13 5 11,75 8 2 7,50 2 5 0,75 3 2 2,50 9 11 6,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 42 29 34,75 265,810 18

4 756 AZAT KARATAŞ 10B 11 10 8,50 6 2 5,50 1 2 0,50 4 1 3,75 12 5 10,75 2 4 1,00 4 1 3,75 2 5 0,75 42 30 34,50 265,388 19

5 874 ZELAL ORUÇ 10B 16 7 14,25 7 3 6,25 7 3 6,25 5 0 5,00 5 9 2,75 2 4 1,00 1 3 0,25 0 7 -1,75 43 36 34,00 262,405 24

6 877 HELİN YARDIMCI 10B 14 7 12,25 8 1 7,75 4 3 3,25 5 0 5,00 5 9 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 38 24 32,00 255,573 35

7 46 LEVENT ERDEN 10B 15 7 13,25 7 3 6,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 7 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 5 3 4,25 40 34 31,50 253,855 37

8 70 AKIN POLAT 10B 12 9 9,75 9 1 8,75 4 5 2,75 1 4 0,00 5 10 2,50 2 4 1,00 1 0 1,00 5 2 4,50 39 35 30,25 249,913 44

9 955 FİLİZ ÇAYLAK 10B 12 6 10,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 5 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 18 26,50 236,042 56

10 112 BEDİRHAN ARSLAN 10B 15 8 13,00 6 4 5,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 4 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 34 33 25,75 232,937 60

11 32 ALEYNA ÖZDEN 10B 9 11 6,25 5 4 4,00 3 3 2,25 2 3 1,25 8 6 6,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 33 33 24,75 230,521 63

12 885 AZAT DOĞAN 10B 12 9 9,75 7 3 6,25 4 5 2,75 2 3 1,25 2 5 0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 1 4 0,00 33 34 24,50 229,040 68

13 902 BERFİN ÖZMEN 10B 11 8 9,00 5 4 4,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 5 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 0 8 -2,00 31 34 22,50 221,775 74

14 882 HİLAL AYDIN 10B 12 8 10,00 6 3 5,25 2 6 0,50 1 3 0,25 5 4 4,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 30 33 21,75 218,986 77

15 899 MERVENUR  NURÇİN 10B 12 10 9,50 4 6 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 9 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 30 34 21,50 218,186 78

16 809 GÜLŞEVİN BİLECEK 10B 11 11 8,25 5 2 4,50 2 6 0,50 3 1 2,75 4 5 2,75 0 6 -1,50 3 2 2,50 2 5 0,75 30 38 20,50 214,749 85

17 890 ELİF AĞRI 10B 13 10 10,50 3 4 2,00 2 6 0,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 28 30 20,50 214,388 87

18 887 OZAN SARI 10B 8 10 5,50 5 4 4,00 3 4 2,00 2 3 1,25 2 4 1,00 2 6 0,50 2 1 1,75 4 4 3,00 28 36 19,00 209,933 99

19 879 SİBEL YARDIMCI 10B 7 12 4,00 7 2 6,50 4 3 3,25 1 4 0,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 4 3,00 27 35 18,25 207,400 105

20 117 MUHAMMET AKDAĞ 10B 9 12 6,00 4 5 2,75 3 4 2,00 1 4 0,00 5 6 3,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 28 41 17,75 205,262 107

21 900 SEZER ÇİFTÇİ 10B 9 11 6,25 6 4 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 21 18 16,50 200,547 117

22 380 OZAN ÇİFTÇİ 10B 12 13 8,75 3 7 1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 4 8 2,00 0 9 -2,25 1 7 -0,75 3 5 1,75 25 62 9,50 174,850 153

23 872 YUSUF ALTINTAŞ 10B 13 7 11,25 7 2 6,50 4 4 3,00 3 2 2,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 29 23 23,25

24 901 LEMAN ÖZMEN 10B 8 12 5,00 5 4 4,00 6 3 5,25 3 2 2,50 0 7 -1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 5 3 4,25 29 33 20,75

25 912 IŞIK YILMAZ 10B 14 10 11,50 6 4 5,00 4 6 2,50 0 2 -0,50 2 12 -1,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 31 43 20,25

26 400 SALİH TAŞDEMİR 10B 13 12 10,00 6 4 5,00 3 7 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 6 -1,50 28 40 18,00

27 868 BÜŞRA YILDIZ 10B 7 8 5,00 3 5 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 24 29 16,75

28 753 MUHAMMET YEŞİL 10B 10 10 7,50 3 6 1,50 5 4 4,00 3 2 2,50 0 11 -2,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 25 42 14,50



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10B

KATILIMLAR

29 784 MELİK Ö MEN KAYA 10B 10 9 7,75 3 4 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 2 8 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 31 14,25

30 1010 ŞEYDANUR KAYA 10B 12 13 8,75 5 5 3,75 2 8 0,00 3 2 2,50 4 17 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 27 52 14,00

31 875 AHMET YASİN DOĞAN 10B 10 11 7,25 4 6 2,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 20 43 9,25

32 719 HÜSEYİN BUDAK 10B 10 15 6,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 3 2 2,50 1 8 -1,00 3 5 1,75 1 5 -0,25 2 5 0,75 23 57 8,75

33 883 BERFİN ÇELİK 10B 11 11 8,25 3 6 1,50 0 9 -2,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 6 -1,50 1 4 0,00 1 4 0,00 17 47 5,25

34 894 NEHİR ATLI 10B 5 7 3,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 9 20 4,00

35 873 SERHAT YAŞAR 10B 5 15 1,25 3 5 1,75 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 6 -1,50 11 49 -1,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 940 BÜŞRA IŞIK 10C 16 9 13,75 10 0 10,00 6 3 5,25 4 1 3,75 5 6 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 5 3 4,25 54 25 47,75 312,655 8

2 585 IRMAK BUDAK 10C 14 5 12,75 6 4 5,00 4 2 3,50 4 0 4,00 6 7 4,25 1 4 0,00 3 1 2,75 3 3 2,25 41 26 34,50 264,705 20

3 951 DUYGU AYHAN 10C 15 7 13,25 6 4 5,00 3 4 2,00 4 1 3,75 7 6 5,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 4 3,00 42 30 34,50 264,628 21

4 923 ROJDA POLAT 10C 14 9 11,75 6 3 5,25 5 3 4,25 0 5 -1,25 7 5 5,75 4 1 3,75 4 3 3,25 40 29 32,75 258,644 31

5 942 SÜMEYYE AK*Ş 10C 14 7 12,25 5 4 4,00 4 6 2,50 5 0 5,00 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 1 4,75 40 30 32,50 257,677 32

6 933 MERVE DOĞAN 10C 16 9 13,75 6 4 5,00 6 3 5,25 5 0 5,00 2 5 0,75 3 6 1,50 2 2 1,50 1 7 -0,75 41 36 32,00 255,401 36

7 0 EMRE AYDIN 10C 13 11 10,25 8 2 7,50 5 5 3,75 4 1 3,75 6 10 3,50 2 5 0,75 2 3 1,25 1 7 -0,75 41 44 30,00 248,681 45

8 953 SONGÜL YAMAN 10C 14 8 12,00 7 3 6,25 5 3 4,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 33 22 27,50 239,429 51

9 946 BAHOZ TEKER 10C 11 3 10,25 5 4 4,00 3 4 2,00 3 1 2,75 4 5 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 30 21 24,75 229,829 67

10 406 YAĞMUR POLAT 10C 12 9 9,75 5 4 4,00 4 3 3,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 27 21 21,75 219,037 76

11 1037 HİCRAN YENİGÜN 10C 14 8 12,00 5 4 4,00 4 4 3,00 2 3 1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 5 0,75 31 38 21,50 217,691 79

12 941 HÜLYA BİRGÜL 10C 11 7 9,25 3 5 1,75 5 1 4,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 4 1,00 27 26 20,50 214,642 86

13 482 EVİN KAÇAN 10C 16 6 14,50 3 7 1,25 3 4 2,00 3 2 2,50 3 7 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 30 38 20,50 213,648 89

14 926 HİCRAN TAVŞANCI 10C 7 10 4,50 5 4 4,00 4 5 2,75 4 1 3,75 4 6 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 28 34 19,50 211,735 93

15 0 NURBEYZA YARDIMCI 10C 12 11 9,25 6 4 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 6 2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 3 5 1,75 29 39 19,25 210,001 98

16 33 MELEK BOZKAPLAN 10C 6 11 3,25 5 3 4,25 7 2 6,50 1 4 0,00 3 4 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 4 1,00 26 30 18,50 208,346 103

17 908 MERT IŞIK 10C 6 9 3,75 7 3 6,25 2 4 1,00 2 0 2,00 3 5 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 23 27 16,25 200,105 118

18 918 ZELAL  SÜTCÜ 10C 7 11 4,25 3 4 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 3 4 2,00 21 35 12,25 185,623 138

19 1027 AYŞE SERE  IŞIK 10C 10 9 7,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 17 19 12,25 184,949 139

20 905 MEHTAP AKBULUT 10C 5 12 2,00 3 6 1,50 1 5 -0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 19 34 10,50 179,672 145

21 931 CAN KAYA 10C 8 8 6,00 3 4 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 4 1,00 0 6 -1,50 0 5 -1,25 0 4 -1,00 17 36 8,00 169,746 156

22 787 MUHAMMED ADIGÖZEL10C 7 18 2,50 4 6 2,50 4 6 2,50 0 5 -1,25 6 19 1,25 1 8 -1,00 2 6 0,50 2 6 0,50 26 74 7,50 168,665 158

23 124 ARDA KAÇAN 10C 4 12 1,00 2 7 0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 2 5 0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 16 38 6,50 165,267 162

24 1023 ÖMER CAN PEKER 10C 6 14 2,50 4 6 2,50 1 8 -1,00 1 4 0,00 7 13 3,75 1 8 -1,00 0 6 -1,50 1 6 -0,50 21 65 4,75 158,602 165

25 944 ÖZGE AKKUŞ 10C 13 9 10,75 6 3 5,25 5 4 4,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 33 31 25,25

26 920 EVİN KAYA 10C 10 11 7,25 5 3 4,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 4 3 3,25 27 29 19,75

27 911 İSLAMM YILDIZ 10C 12 11 9,25 3 5 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 23 29 15,75

28 949 GÜNEŞ KOÇ 10C 10 13 6,75 5 5 3,75 5 4 4,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 26 42 15,50



10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10C

KATILIMLAR

29 982 RUMEYSA ÇİFTÇİ 10C 7 11 4,25 3 5 1,75 3 3 2,25 2 0 2,00 2 9 -0,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 19 37 9,75

30 927 ABDULBAKİ YILDIZ 10C 8 8 6,00 1 8 -1,00 4 4 3,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 15 25 8,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 165 ABDULLAH POLAT 10D 16 7 14,25 9 1 8,75 8 1 7,75 4 1 3,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 7 1 6,75 49 24 43,00 295,216 11

2 994 EYİŞAN AYLA DEMİR 10D 14 8 12,00 8 2 7,50 6 4 5,00 5 0 5,00 5 4 4,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 41 30 33,50 260,975 26

3 975 NAZLICAN DAŞTAN 10D 12 5 10,75 9 0 9,00 4 3 3,25 1 2 0,50 6 8 4,00 3 2 2,50 4 4 3,00 39 24 33,00 259,629 30

4 986 NALAN FEVZİOĞLU 10D 15 7 13,25 8 2 7,50 4 5 2,75 2 3 1,25 4 6 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 4 3,00 40 31 32,25 256,512 34

5 985 DİLAN ATLI 10D 15 8 13,00 8 2 7,50 4 5 2,75 1 4 0,00 5 8 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 4 1,00 40 35 31,25 252,944 38

6 1005 MUHAMMET ALİ BİLGİLİ 10D 15 8 13,00 7 3 6,25 4 3 3,25 2 3 1,25 3 5 1,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 34 31 26,25 234,705 57

7 957 BATUHAN YAŞAR 10D 11 10 8,50 5 5 3,75 6 4 5,00 1 4 0,00 4 7 2,25 2 2 1,50 3 5 1,75 32 37 22,75 222,898 72

8 974 AZRA NUR EFE 10D 10 6 8,50 2 3 1,25 4 3 3,25 3 1 2,75 5 5 3,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 28 23 22,25 221,070 75

9 395 NEVA DİŞCİOĞLU 10D 13 8 11,00 3 6 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 5 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 2 0,50 27 25 20,75 215,296 82

10 977 NAZAN PEKER 10D 15 6 13,50 3 5 1,75 0 8 -2,00 3 2 2,50 5 7 3,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 28 34 19,50 210,268 97

11 1039 ESMA YENİGÜN 10D 7 7 5,25 3 5 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 23 23 17,25 203,527 111

12 968 SILAPOYRAZ 10D 12 11 9,25 5 5 3,75 2 7 0,25 1 4 0,00 4 3 3,25 2 4 1,00 1 2 0,50 1 7 -0,75 28 43 17,25 202,823 113

13 126 SERKAN KÜÇÜK 10D 10 6 8,50 3 5 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 22 20 17,00 202,098 114

14 971 M EMİN ALPTEKİN 10D 8 8 6,00 7 1 6,75 2 3 1,25 2 2 1,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 21 16,75 201,499 116

15 958 VEDAT KAYA 10D 10 10 7,50 5 5 3,75 3 6 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 1 5 -0,25 25 35 16,25 199,391 122

16 999 NAZLI BUDAK 10D 12 7 10,25 2 1 1,75 2 7 0,25 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 23 27 16,25 199,061 123

17 1007 DEMET YILDIZ 10D 10 14 6,50 3 3 2,25 2 6 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 3 5 1,75 24 35 15,25 196,071 125

18 963 BULUT DEMİR 10D 5 5 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 6 2 5,50 1 1 0,75 17 9 14,75 194,658 127

19 1006 PERVİN ERDEN 10D 7 11 4,25 5 3 4,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 6 0,50 22 32 14,00 191,899 129

20 988 İSKENDER YAŞAR 10D 5 7 3,25 1 3 0,25 4 3 3,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 16 17 11,75 183,999 140

21 973 EVİN KARAKUŞ 10D 7 10 4,50 3 5 1,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 17 40 7,00 166,564 160

22 991 NARİN  ATLI 10D 2 9 -0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 11 26 4,50 158,366 166

23 996 ROJDA TAŞTAN 10D 17 4 16,00 6 4 5,00 2 6 0,50 3 2 2,50 2 8 0,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 3 4,25 39 34 30,50

24 979 DİLEK ALPARSLAN 10D 15 8 13,00 6 1 5,75 3 6 1,50 2 3 1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 29 41 18,75

25 976 ZEYNEP TAŞDEMİR 10D 12 7 10,25 1 2 0,50 6 4 5,00 4 1 3,75 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 24 18,00

26 1047 ŞEVİN ZORBAY 10D 12 10 9,50 4 6 2,50 5 5 3,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 25 31 17,25

27 970 YAĞMUR YAŞAR 10D 14 9 11,75 4 6 2,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 6 -0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 27 41 16,75

28 236 MUHAMMED SALİHOĞLU10D 3 16 -1,00 4 4 3,00 3 4 2,00 3 2 2,50 2 8 0,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 4 3 3,25 22 46 10,50



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10D

KATILIMLAR

29 1004 GÜNEŞ SARİHAN 10D 8 10 5,50 4 5 2,75 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 15 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 5 -0,25 20 47 8,25

30 107 İLKNUR ÇELİK 10D 4 9 1,75 1 4 0,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 7 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 15 32 7,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 1035 SEDANUR ÖZDEN 10E 16 4 15,00 6 4 5,00 6 0 6,00 4 1 3,75 12 6 10,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 2 4,50 56 19 51,25 325,062 7

2 1018 EYÜP KORAN 10E 16 6 14,50 5 5 3,75 6 2 5,50 4 1 3,75 7 5 5,75 1 4 0,00 3 0 3,00 2 2 1,50 44 25 37,75 276,133 14

3 1045 AZRA SEDEF BİRGÜL 10E 18 5 16,75 5 5 3,75 4 4 3,00 5 0 5,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 5 1,75 41 28 34,00 262,138 25

4 404 MERVE POLAT 10E 16 8 14,00 4 3 3,25 3 5 1,75 5 0 5,00 6 6 4,50 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 5 1,75 40 36 31,00 251,767 41

5 1025 YUSUF ZİYA KORAN 10E 13 7 11,25 8 2 7,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 4 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 36 22 30,50 250,474 42

6 1022 YAKUP YILDIRIM 10E 14 7 12,25 5 5 3,75 2 1 1,75 4 0 4,00 5 4 4,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 36 22 30,50 250,343 43

7 15 MAŞALLAHDEMİRTAŞ 10E 9 14 5,50 3 7 1,25 4 3 3,25 4 1 3,75 6 11 3,25 4 2 3,50 3 4 2,00 3 4 2,00 36 46 24,50 229,879 66

8 1040 MEDİNE YAŞAR 10E 14 7 12,25 7 3 6,25 2 7 0,25 2 3 1,25 4 7 2,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 31 41 20,75 214,875 84

9 219 MERVE TURAN 10E 13 10 10,50 4 5 2,75 4 5 2,75 2 2 1,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 3 5 1,75 30 40 20,00 212,561 91

10 1044 BARAN IRMAK 10E 8 16 4,00 3 7 1,25 4 6 2,50 4 1 3,75 4 11 1,25 1 6 -0,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 26 54 12,50 186,456 136

11 1020 ZİLAN YAŞAR 10E 6 8 4,00 3 3 2,25 2 5 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 18 32 10,00 177,534 147

12 1043 MÜNEVVER  TANRIVERDİ10E 15 5 13,75 7 3 6,25 5 4 4,00 2 3 1,25 2 8 0,00 2 4 1,00 1 2 0,50 2 6 0,50 36 35 27,25

13 1033 MEHMETZEKİ * RGÜL 10E 13 6 11,50 1 5 -0,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 5 1,75 24 23 18,25

14 778 MELEK KARATAŞ 10E 12 7 10,25 3 4 2,00 3 5 1,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 26 34 17,50

15 1014 ARDA TARHAN BİRGÜL 10E 11 14 7,50 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 2 9 -0,25 3 6 1,50 2 6 0,50 3 5 1,75 30 56 16,00

16 1029 NARİN YAŞAR 10E 14 10 11,50 2 7 0,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 2 8 0,00 2 4 1,00 1 3 0,25 0 6 -1,50 26 44 15,00

17 1021 RABİA ÇİFTÇİ 10E 8 10 5,50 3 6 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 2 5 0,75 22 37 12,75

18 106 BERFİN ŞİMŞEK 10E 10 15 6,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 7 0,25 3 5 1,75 2 6 0,50 26 54 12,50

19 1019 BERİTAN BAKIR 10E 10 4 9,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 9 -2,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 16 25 9,75

20 1030 YETER BİRGÜL 10E 9 8 7,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 16 29 8,75

21 1016 EMRULLAH ERDEN 10E 6 14 2,50 2 4 1,00 5 4 4,00 2 3 1,25 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 18 37 8,75

22 1024 ELA YILMAZ 10E 6 8 4,00 2 4 1,00 4 2 3,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 15 26 8,50

23 116 MÜCAHİT DEMİRCİ 10E 4 7 2,25 0 8 -2,00 3 3 2,25 1 3 0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 9 32 1,00



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10E

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 947 SİBEL POLAT 10F 17 8 15,00 5 5 3,75 5 5 3,75 1 4 0,00 10 3 9,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 4 3,00 48 32 40,00 284,351 13

2 969 ÖZLEM AKDAĞ 10F 16 9 13,75 7 3 6,25 4 5 2,75 2 3 1,25 6 5 4,75 0 5 -1,25 2 0 2,00 4 4 3,00 41 34 32,50 257,276 33

3 914 ZELİHA DEMİR 10F 10 10 7,50 6 3 5,25 5 4 4,00 5 0 5,00 6 2 5,50 3 3 2,25 1 2 0,50 2 4 1,00 38 28 31,00 252,835 39

4 909 NAZLICAN KAYA 10F 14 8 12,00 6 4 5,00 5 4 4,00 2 3 1,25 4 4 3,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 3 2,25 36 32 28,00 241,268 49

5 272 AZAT ÖZDEN 10F 13 9 10,75 5 4 4,00 7 1 6,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 32 20 27,00 237,723 52

6 922 BERFİN KAYMAK 10F 13 10 10,50 6 4 5,00 4 4 3,00 2 3 1,25 8 7 6,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 2 5 0,75 37 41 26,75 236,896 53

7 814 MURAT BOZTEPE 10F 11 11 8,25 8 2 7,50 5 5 3,75 4 1 3,75 4 8 2,00 2 7 0,25 0 5 -1,25 2 6 0,50 36 45 24,75 229,971 64

8 867 EVİN  TAŞTAN 10F 12 10 9,50 3 7 1,25 6 2 5,50 3 2 2,50 6 10 3,50 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 35 41 24,75 229,921 65

9 952 NURDAN PEKER 10F 11 8 9,00 3 4 2,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 6 7 4,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 4 3 3,25 29 35 20,25 213,851 88

10 956 DENİZ IŞIK 10F 13 6 11,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 5 0,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 26 27 19,25 209,856 100

11 965 İLKNUR YALÇIN 10F 10 7 8,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 4 2,00 3 3 2,25 1 0 1,00 20 15 16,25 199,491 121

12 495 ZİLAN TA TAN 10F 7 12 4,00 2 6 0,50 3 4 2,00 3 2 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 19 36 10,00 177,450 149

13 40 NEDİM ATALAY 10F 7 18 2,50 4 6 2,50 1 9 -1,25 0 5 -1,25 6 19 1,25 3 6 1,50 2 6 0,50 3 5 1,75 26 74 7,50 168,845 157

14 1012 HANIM TAŞTAN 10F 11 8 9,00 5 2 4,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 25 26 18,50

15 684 ÖZGE TAŞTAN 10F 12 12 9,00 5 1 4,75 2 4 1,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 20 27 13,25

16 0 ELİF KAYA 10F 12 7 10,25 5 5 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 1 6 -0,50 21 32 13,00

17 452 İLKNUR YEŞİL 10F 8 8 6,00 2 5 0,75 3 6 1,50 2 3 1,25 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 3 2,25 22 42 11,50

18 870 ZÜHAL ÇETİN 10F 8 9 5,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 20 37 10,75

19 491 DİLEK KAYA 10F 7 15 3,25 4 5 2,75 2 4 1,00 2 3 1,25 1 10 -1,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 20 47 8,25

20 1011 GÜLÇİN BAYDAR 10F 6 10 3,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 15 29 7,75

21 936 AZAT AKBAŞ 10F 0 10 -2,50 6 3 5,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 10 31 2,25
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

İl Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

İlçe Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

KATILIMLAR

1
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

10C 30 10,60 9,53 8,22 4,77 4,27 3,70 3,53 3,63 2,62 2,60 1,83 2,14 3,03 5,60 1,63 0,97 3,30 0,14 1,30 2,07 0,78 1,97 3,43 1,11 28,77 33,66 20,34 174,650

2
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

10D 30 10,53 8,37 8,44 4,37 3,37 3,52 3,13 3,93 2,15 2,40 2,13 1,87 2,87 5,40 1,52 0,63 2,93 -0,10 0,97 1,23 0,66 2,07 3,23 1,26 26,97 30,59 19,32 157,650

3
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

10B 35 11,00 9,66 8,59 5,09 3,89 4,11 3,11 4,43 2,01 2,34 2,26 1,78 3,71 6,54 2,08 1,17 3,26 0,36 1,46 1,74 1,02 1,91 3,49 1,04 29,79 35,27 20,99 146,840

4
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

10A 35 10,03 10,31 7,45 4,20 4,03 3,19 2,57 3,63 1,66 2,51 2,00 2,01 3,57 5,60 2,17 0,97 3,09 0,20 1,31 1,71 0,89 2,06 3,26 1,24 27,22 33,63 18,81 141,520

5
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

10F 21 10,38 9,76 7,94 4,24 3,86 3,27 3,00 4,05 1,99 2,10 2,24 1,54 3,43 6,10 1,90 1,24 3,67 0,32 1,19 1,71 0,76 1,86 3,43 1,00 27,44 34,82 18,72 139,990

6
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

10E 23 11,35 8,70 9,17 3,57 4,83 2,36 3,22 3,78 2,27 2,65 1,91 2,17 2,87 5,78 1,42 1,30 3,52 0,42 1,57 2,17 1,02 2,09 3,96 1,10 28,62 34,65 19,93 114,660

7
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

10 1 8,00 9,00 5,75 3,00 6,00 1,50 6,00 3,00 5,25 2,00 3,00 1,25 2,00 8,00 0,00 1,00 6,00 -0,50 0,00 1,00 -0,25 1,00 6,00 -0,50 23,00 42,00 12,50

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELMAT1FİZKİMBİYTOP
10C (1) 10D (2) 10B (3) 10A (4) 10F (5) 10E (6) 10 (7)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1 175 175 175 280

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 10,31 10,35 7,73 4,11 4,26 3,04 3,07 4,29 2,00 2,05 2,14 1,51 3,62 7,20 1,82 1,18 3,70 0,26 1,28 2,20 0,72 1,89 3,46 1,02 27,51 37,60 18,10 138,780

İl Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

İlçe Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

Okul Ortalaması 10,61 9,43 8,25 4,42 4,02 3,41 3,10 3,91 2,12 2,44 2,07 1,92 3,27 5,85 1,81 1,03 3,27 0,21 1,29 1,75 0,85 1,99 3,46 1,12 28,15 33,76 19,69 146,510

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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10C (1) 10D (2) 10B (3) 10A (4) 10F (5) 10E (6) 10 (7)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK DEMİR 945 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 9 5,75 23 5,75 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,50 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 5,25 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 12 8,00 32 8,00 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 0,00 1,81 1,82

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 -0,50 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 -0,50 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 13 -1,25 -5 -1,25 2,19 2,00

Toplam: 100 23 42 12,50 13 12,50 19,70 18,10

TYT Türkçe b  ACcbcDc d  CcE  BCeb A

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DdeaABd eeBEcCAdBa EcCdEe

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  bbB addA    c  e   a    

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen Eaed eb dd       bcaeEdb 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 9 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YAŞAR 925 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,567 138,780 8 44 44 44 61

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 9 10,75 43 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 9 9,75 39 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 6 1,50 6 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 3 3 2,25 25 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 2 4 1,00 13 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 11 3,25 13 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 34 35 25,25 25 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe  dCBbDAAcbE dbBdCDbA EbCA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CeCCAaBcED  be DdaE adACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  Cb     c  a  b  c  c  BC

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  Dce BDc d CDc abb Ebe  b

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 9 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 6 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÖZDEN 308 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,824 138,780 14 76 76 76 102

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 13 5,75 23 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 9 9,75 39 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 14 1,50 6 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 9 1,75 7 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 30 45 18,75 19 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe bcBc eCcaA  cdCeEdEBeBbeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal   ecAeeCCBBEDC ead EdCAEc

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik bDed c  cBecbaBAc   cCdbc

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen ce  caDdca       a e E AD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 13 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 14 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇİN ATLI 502 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,185 138,780 2 8 8 8 15

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 9 11,75 47 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 17 7 15,25 61 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 8 4,00 16 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 5 -1,25 -16 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 11 5,25 21 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 45 35 36,25 36 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe e  ACeCcbABEDAaeEdbBCBbDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDdbBCCCBBEDeAb aCEdaAEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B c a  CD cdADe  aCd a

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen Ea c b dBa cab  aCdCeEBAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 9 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 8 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR T ŞTAN 1049 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 6 14,50 58 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 4 8,00 32 6,87 7,45 6,55

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 0 1 -0,25 -1 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 25 11 22,25 22 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe  EBcC CDDAaE ACAadbBCeADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal Dc  ABC    bD A     cCAaB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Fen         a                

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 6 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN PEKER 665 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,518 138,780 5 34 34 34 48

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 10 5,50 22 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 8 8,00 32 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 10 6 8,50 34 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 2 2 1,50 17 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 4 0 4,00 50 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 5 5,75 23 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 35 29 27,75 28 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe ed  Ce c A  ceCcbB BCaeDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal eEDa BCCeeBdD ce B   CA c

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   CB e B   DecB DCAbaCAd 

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen E  E b  d DA E  EeaC    e

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 10 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 6 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 0 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANNUR SARI 102 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 12 6,00 24 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 5 6,75 27 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 5 4,75 19 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 24 25 17,75 18 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe a eAdbCcaA   dbcEBEBdBbDd

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal    abBCd B bb       ACAEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   ad e              B    

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    b C b C  C   bb C EdA 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 12 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE ÇETİN 935 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,252 138,780 1 4 4 4 10

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 10 11,50 46 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 19 6 17,50 70 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 11 4 10,00 40 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 3 3 2,25 28 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 13 4,75 19 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 52 33 43,75 44 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe DACBADAcEbE BdBCCccdabAac

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CeCCADdBcDBCbcEDCBEAcBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik DCCA D  BD CD bB e dd  B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  Debcce c ceb BECEadeCADe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 10 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 4 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA BERTAN 127 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,307 138,780 13 71 71 71 96

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 12 5,00 20 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 9 0,75 3 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 3 0 3,00 38 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 9 4,75 19 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 29 39 19,25 19 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe bEBbaA DbA   Adcad BCBbDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DbceABC Ce cbabe  C dCddB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik bbedac B  e         BCe c

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    ccCa dC AC    edCaEdAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 9 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 0 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DEMİRTAŞ 632 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,423 138,780 4 28 28 28 40

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 8 10,00 40 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 5 8,75 35 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 10 4 9,00 36 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 3 3 2,25 25 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 2 3 1,25 16 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 7 3,25 13 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 37 24 31,00 31 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe  eCBADdccbd B BCCbDA  bCA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal C   bba EDa    D  EAcBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik DCC  D  B  aD cBAe dA  B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  DbbEB  bd aD  Ead       

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 8 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 1 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 4 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AZZAM YAŞLI 561 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 16 2,00 8 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 14 4,50 18 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 11 2,25 9 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 20 44 9,00 9 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe bcCabedcca BabaeCccA  eCA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBdeAeeB eeCbBbcbBc ae Cd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik c  ca   B                

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  bbb d Bcd C  B aE aaCb e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 16 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN  TERZİOĞLU 363 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,662 138,780 21 109 109 109 159

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 9 2,75 11 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 14 2,50 10 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 10 1,50 6 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 2 -0,50 -6 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 5 0,75 3 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 17 38 7,50 8 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe b  dCb b A cc CA  bB ac  

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal acbacB  a BdDCeddc E bAdd

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik eDeBd      aA ee    ceAaa

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen         c    c c eE    dD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 9 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 6 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 10 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN TAŞTAN 109 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 10 9,50 38 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 11 7,25 29 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 1 -0,25 -1 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 11 0,25 1 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 25 33 16,75 17 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe bdB Cc bDA dDACbEBaBCebbA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DbDeABC CeBbc Ad Bed adbB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik b                        

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen a  c    cCD  b  ceaCa dde

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİME ADIGÜZEL 113 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,740 138,780 11 67 67 67 90

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 10 9,50 38 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 1 1 0,75 9 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 6 1,50 6 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 27 28 20,00 20 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe ed ACcdDDA  ceCAaBaBdeADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal   aeABCCC  c e Acd  ACdEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d   B        a   cCdb 

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen          e      Ebde EeAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETTAH GÜVEN 73 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,165 138,780 3 14 14 14 22

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 4 15,00 60 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 8 11,00 44 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 8 2 7,50 30 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 8 1,00 4 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 40 22 34,50 35 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe b  ACdCcDA  DAdAEBEBCB DA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDdcBCCCdBbe A  Ba dCAaB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B  EB   D  BAaC  Ba   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen          d   c  ceaaCEdAc

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 4 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 2 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GÜL DEMİR 710 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 8 5,00 20 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 2 -0,50 -6 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 9 -1,25 -5 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 19 30 11,50 12 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe b    b D A  cbaAEe cCeAD 

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal D eabBC CB aDCcde C baAEa

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B    c  e            a

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen       e c   ec   Cabb cb 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 8 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVANUR TAŞDEMİR 42 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 13 4,75 19 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 9 6,75 27 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 3 2 2,50 28 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 7 3,25 13 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 24 37 14,75 15 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe e BACcbeaA   eCecabcCBbDb

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal eEeab e CeBE  Ad   cACAcB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  DbB    d  a      db bd c

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen aBD  C  dC   d  de d Ea  

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 13 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA DEMİR 676 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,507 138,780 15 79 79 79 106

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 16 0,00 0 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 11 8,25 33 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 3 1 2,75 34 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 10 8 8,00 32 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 28 42 17,50 18 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe cddebDAeaa  BbeCbaceac   

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CedCAcaBc cbbd DCBcAbBAC 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  C e    e  Cc c  cE d  d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen A cbccD  c C  BE EdaCCADe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 16 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 7 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDAL DOĞAN 858 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 17 2,75 11 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 18 2,50 10 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 16 0,00 0 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 4 2 3,50 44 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 13 4,75 19 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 26 64 10,00 10 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe bdcddACabAdb dCedBaBdBbed

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal eaeabeeCCeBEbdedcaedACAce

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik eD Baedec  bbEacaac  Ccae

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen b  ceebAeCD CE cdeaadEaAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 17 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 16 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEZİBAN YILDIZ 403 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,793 138,780 6 39 39 39 54

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 3 12,25 49 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 10 0,50 2 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 7 4,25 17 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 33 25 26,75 27 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe    BeDAAc   B BCCeDA  ACA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CeC  DaBED Cb     cAcB CA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik DbCcae  c  a   B e d   dd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   c E   c  C   EaEcaaCA e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 3 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 2 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 10 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUBRA POLAT 79 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,517 138,780 20 103 103 103 148

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 6 4,50 18 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 3 6 1,50 6 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 3 3 2,25 25 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 2 -0,50 -6 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 8 3,00 12 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 16 24 10,00 10 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe b   dA D A   AdAcB  da   

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  b adeC  eBc        A    

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik        e        D   eC ba

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen  BD ba cB    d  bedC E c 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 6 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT YILDIZ 670 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,627 138,780 7 40 40 40 55

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 10 7,50 30 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 8 7,00 28 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 9 5 7,75 31 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 3 1 2,75 34 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 11 4,25 17 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 35 34 26,50 27 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe b  Adc DeAd aACAbBEBeab A

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal   bacBCCdBBbDC  dc  AC c 

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik D  B eEcd CD cB D   B  dD

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen c  c bDdBaDA    EbEdebdAb

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 5 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETCAN IŞIK 101 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,125 138,780 9 51 51 51 71

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 11 7,25 29 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 7 8,25 33 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 10 1,50 6 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 3 4 2,00 22 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 2 3,50 44 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 8 6,00 24 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 32 36 23,00 23 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe beCecDbccD aB BeCDaA  ACc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBd AaaB De AB    E cecCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik aCCcb d e  Ca c ec B   d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  abCEdc E  b  Ba Ec C ADe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 11 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 1 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 10 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED BAYRAM 306 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 14 7,50 30 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 8 6,00 24 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 4 0,00 0 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 11 0,25 1 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 23 37 13,75 14 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe bEBeCbCDccdbceaAEdEaeBcDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  b Bb dC eBED bd    ACecB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik             da      cCc  

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen b  b a ec   a    bcCedcAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 14 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 4 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KAYA 394 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,053 138,780 10 60 60 60 83

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 13 6,75 27 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 14 6,50 26 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 8 4,00 16 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 3 4 2,00 25 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 15 3,25 13 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 33 50 20,50 21 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe eAbeADAeEa cBEa dcDAcbAdb

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal adbCADBBdDaCecabCBdcbB ec

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik DCCcbDd  eDe  c  ca A    

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen eDcacde cbEC AedbEabeCA e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 13 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 8 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEZAHAT SERT 224 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 7 0,25 1 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 2 -0,50 -6 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 9 -0,25 -1 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 27 32 19,00 19 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe  eCeADAAEb cBbBCbDbA  AC 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CeCaADcBdD  d  D  cecBdCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  C ca   c     b  c dA  d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   db d       d a dacC A d

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 3 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 7 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET GÜNGÖR 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,396 138,780 18 95 95 95 131

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 14 7,50 30 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 8 -1,00 -10 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 16 4,00 16 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 19 1,25 5 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 3 5 1,75 22 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 19 1,25 5 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 31 68 14,00 14 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe bdCBbDAcEbEeBEaCeDbAccdbd

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal debCADaebDdabd DbadbbBACe

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik abCdeDcbabcdedcBAbcdedCBa

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen AecddcbaaEbdbAcEadBbdCcae

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 14 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 19 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 8 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ  *RDIMCI 136 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,475 138,780 19 96 96 96 135

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 12 10,00 40 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 19 1,25 5 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 1 0,75 3 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 1 0,75 3 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 21 33 12,75 13 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe DeCabbAcEbdBBEBeCcDAdbAeA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal eadCbDeabcedddcaaBEcEBced

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik                        Ba

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen      d     C             

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 12 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 1 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT YAŞAR 625 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,862 138,780 16 81 81 81 109

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 6 7,50 30 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 5 5 3,75 15 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 8 6 6,50 26 2,17 1,81 1,82

Toplam: 100 22 17 17,75 18 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe DdCee d Ea B  BC  DA c C 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal   CCAea             badCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC     B  CD cBee BAa dd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 6 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 6 32



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVDA ÖZER 80 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,646 138,780 12 70 70 70 95

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 9 10,75 43 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 11 7,25 29 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 10 -0,50 -2 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 28 34 19,50 20 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe eE AbbCDDAd  edccBEBbBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DcDeAeddCB E aAb  ecdCdEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  D Bd   d    da       A  

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen       c da  a c  baedEcA 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 9 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA SAMANCI 1028 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 8 7,00 28 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 11 4,25 17 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 1 -0,25 -1 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 9 1,75 7 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 20 29 12,75 13 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe  ACeADAebb  d BC  cA  Aec

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBd bbaeaDeCb  Dd c  d CA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik         e                

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen cDc cd  b  eD   Cac   A e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 8 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUNAY KORAN 30 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,427 138,780 17 91 91 91 124

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 11 3,25 13 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 3 2,25 9 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 6 2,50 10 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 23 29 15,75 16 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe bc cCeeDDA   dCbEaa ea   

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DbDacBdCeeBE C   a  dCAbB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B   aA       eC  a    

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen         dC       eaCeEeAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 11 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 1 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 3 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KARAKUUŞ 1026 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 8 6,00 24 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 1 -0,25 -1 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 0 2,00 25 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 2 2,50 10 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 22 19 17,25 17 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe D  BbeAbbDEBB Bb ccA  AdA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBdbAa eE   A  b  c bBdCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik         e                

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   d  d     C     E E     

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF POLAT 262 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 14 5,50 22 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 16 8 14,00 56 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 1 -0,25 -1 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 7 0,25 1 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 27 30 19,50 20 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe aE bbcCcDA dedCeadEceBeDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDeeBCCCBBEDCbccaCcAC dB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d                     

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen   Db b cde       e Ce    

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 14 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZANA KAYA 74 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,818 138,780 23 115 115 115 170

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 14 0,50 2 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 3 7 1,25 5 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 2 1,50 6 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 0 2 -0,50 -2 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 9 25 2,75 3 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe bcccb bbDA   eCdEd ada e 

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal e   A      Ea    c  Addbd

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  D B                c   a

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen                 ba       

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 14 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYEPP YILDIZ 167 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,393 138,780 22 114 114 114 168

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 12 7,00 28 7,45 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 3,19 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 8 -1,00 -10 1,66 2,12 2,00

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,01 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 2 20 -3,00 -12 6,87 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 1 0,75 3 2,17 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 0,20 0,21 0,26

Kimya 8 0 2 -0,50 -6 0,89 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,24 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 8 -1,00 -4 2,33 2,19 2,00

Toplam: 100 14 41 3,75 4 18,82 19,70 18,10

TYT Türkçe b BeeAbbbAdE eCAEcbBeBA d

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal c ecbedeC cbbbceBe bdbcba

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik       d              C   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen      e bde  b      e Ede 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 12 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 7 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 1 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YASİN DOĞAN 875 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 11 7,25 29 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 7 -0,75 -8 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 16 2,00 8 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 6 -1,50 -6 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 10 1,50 6 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 20 43 9,25 9 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe Dd bdA DeAB bdCcc bBdBAaA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEbabaCCea dcbceBd c ecbB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik c  da  d            c   a

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    b C cce  C   cebCdEab 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 11 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 7 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 6 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN POLAT 70 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,913 138,780 8 32 32 32 44

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 9 9,75 39 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 10 11,50 46 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 10 2,50 10 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 6 6,50 26 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 39 35 30,25 30 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe b BdCAeDDAB bdC E EcdBbeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDBABCCCeBcbCAd aCbdaAbd

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik beeBCcce     EB e   c cbD

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen E aE a ccC       aECdEBA 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 9 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 10 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÖZDEN 32 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,521 138,780 11 45 45 45 63

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 11 6,25 25 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 8 6 6,50 26 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 2 2 1,50 17 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 4 0 4,00 50 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 6 4,50 18 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 33 33 24,75 25 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe aeCaeDAc ed B BCbcDA  eCe

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal C CecDaBEeB e  D BdcbcbCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik DCCAd Ab  c  ecB e B  C  

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen    bEd  EE  DA E   a  bae

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 11 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 6 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 0 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT DOĞAN 885 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,040 138,780 12 50 50 50 68

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 9 9,75 39 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 11 10,25 41 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 3 3 2,25 25 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 9 3,75 15 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 33 34 24,50 25 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe bd bbAeccAB DAdbEBE CB DA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DaDBAeCCeBBcaCbA eCabCdEd

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  aedd     e          C  D

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen   Dbb DcBC ed   Eb daE b 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 9 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT KARATAŞ 756 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,388 138,780 4 11 11 11 19

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 10 8,50 34 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 12 5 10,75 43 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 4 1 3,75 47 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 10 5,50 22 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 42 30 34,50 35 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe ceaBcDAAaD BB ceCbbA E Cc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal Ce CA cBED C   b  c EeACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik DCCAdD  BD CD cB eEcd  B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  DcbcB  c  aDA ECbdE eAbe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 10 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 5 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ARSLAN 112 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,937 138,780 10 43 43 43 60

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 8 13,00 52 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 11 7,25 29 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 4 4,00 16 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 10 1,50 6 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 34 33 25,75 26 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe aACBADAcEbb BEBCacbA EcCA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dedCADBBEecaec  C c aBACd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik e CcC   c  CD       b  B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  Dcb B  cc a   c Ec a Ace

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 4 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÇELİK 883 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 11 8,25 33 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 9 -2,25 -23 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 4 19 -0,75 -3 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 3 -0,75 -3 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 0 6 -1,50 -17 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 4 0,00 0 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 14 -1,50 -6 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 17 47 5,25 5 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe bEddCAeecA  DdCcEB BdBcbA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal adaBbeC dBcacbdbaa beCecd

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d c       c           

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen a   caeeea  bdE dadbeE   

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 11 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 9 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 6 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÖZMEN 902 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,775 138,780 13 53 53 53 74

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 10 10,50 42 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 5 2,75 11 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 8 -2,00 -25 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 11 0,25 1 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 31 34 22,50 23 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe  edBA AeabE dE CCccA  ACA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dBbCAedBE cCd EDeBcAEBAbd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  C c    e  Ce c   d A  B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  DcCcc     C     ddbaeeed

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 5 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YILDIZ 868 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 8 5,00 20 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 9 6,75 27 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 4 0,00 0 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 8 5,00 20 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 24 29 16,75 17 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe b  AC  caA    CcEd Bde eA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DdeebBe C BED Ab    beAaB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik               a     eC aa

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen dB    e cC   d  ECdCbaaAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 8 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 4 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AĞRI 890 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,388 138,780 17 64 64 64 87

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 10 10,50 42 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 11 6,25 25 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 3 2,25 9 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 1 0,75 8 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 6 1,50 6 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 28 30 20,50 21 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe  eaBADAeaDdBdEBCCcDcccAC 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal de  AbaB Dce BcbacE dBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik b CA    e           c  B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen     Ec     d     dd CdA e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 3 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 1 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ATLI 897 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,810 138,780 3 10 10 10 18

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 5 11,75 47 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 9 10,75 43 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 9 11 6,25 25 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 0 4,00 50 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 4 6,00 24 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 42 29 34,75 35 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe  eCBADAeaDE dE   cDA  ACA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CaCCADBBdDadAca   bAEBdCd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik cCCd aecB cCD cBcccBA  Ba

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen c    cD aE d   E E  CC D 

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 5 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 11 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ ÇAYLAK 955 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,042 138,780 9 41 41 41 56

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 6 10,50 42 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 6 10,50 42 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 5 3,75 15 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 0 1,00 11 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 1 1,75 7 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 31 18 26,50 27 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe b  c A DbA   eCAbBEBCBbDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal D eaeBCCCe ED A  dC  CdEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  a d  cB BCD     C  ab   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen         BC       d       

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 6 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 5 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 0 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞEVİN BİLECEK 809 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,749 138,780 16 62 62 62 85

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 11 8,25 33 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 5 2,75 11 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 0 6 -1,50 -17 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 3 2 2,50 31 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 13 1,75 7 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 30 38 20,50 21 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe bE cCe DeAaEDdaAad eCBbDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEbcABC    Ecdec deEbCA B

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  c B c Bd C  c   C  a    

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen c cb  bbeCDd d  Eeda EdAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 11 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 5 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 6 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN YARDIMCI 877 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,573 138,780 6 23 23 23 35

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 7 12,25 49 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 17 4 16,00 64 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 9 2,75 11 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 4 1,00 4 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 38 24 32,00 32 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe  eCBcDAeE   dEBCCcDAdcACA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBCCA BBcD CbeED  cAEBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C  D  B bda cB  add aBe

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   d        d   cCE  e    

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 7 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 9 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL AYDIN 882 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,986 138,780 14 56 56 56 77

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 8 10,00 40 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 12 6,00 24 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 4 4,00 16 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 9 1,75 7 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 30 33 21,75 22 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe  ACebeAAEbE B aeCcbA E CA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CB CAecBaDaC aba acAb daA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CCAd   e     c  D d   B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   de dDB  d  ec  aaE  A e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 8 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 4 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN BUDAK 719 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 15 6,25 25 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 19 1,25 5 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 8 -1,00 -4 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 3 5 1,75 19 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 5 -0,25 -3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 15 2,25 9 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 23 57 8,75 9 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe DaBcdACcDAdbeebAadEaeBcDe

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal cbaaeedbCdBaDdbeaeadbCeEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  bC  b d  abeb       d   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen aBDc aedBCc b cdaaEbdc bD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 15 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 8 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIK YILMAZ 912 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 10 11,50 46 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 12 7,00 28 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 12 -1,00 -4 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 3 2 2,50 31 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 9 2,75 11 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 31 43 20,25 20 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe aEacCcCceAc eACAaBEBCBAcA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEbaABCCbdecDbAcBaCaeb   

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  bedaebdc ee c A    aC   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen Ec   b dcCD ad  Ee aCa   

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 10 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 12 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEMAN ÖZMEN 901 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 12 5,00 20 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 9 11,75 47 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 7 -1,75 -7 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 5 5,75 23 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 29 33 20,75 21 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe b ac AbbDA   ACcbdEBdebeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  bDcABedCBBEbCAA BabAeAbB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik b edeb  b e              

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen      C dcC       CECeddAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 12 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 7 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT ERDEN 46 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,855 138,780 7 25 25 25 37

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 7 13,25 53 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 12 10,00 40 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 7 2,25 9 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 8 6,00 24 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 40 34 31,50 32 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe bE bCAbeDA c eaAEBEBCBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DcDeABCCCeBcDCAbdcaEAacbd

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d cE d Cc c   C  eCe  

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen c    a cBb c   BEeaCCEdAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 7 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİK Ö MEN KAYA 784 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 9 7,75 31 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 9 6,75 27 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 5 -0,25 -1 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 22 31 14,25 14 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe e CaADAccbE BdBCCabA    c

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CB  b aBdeeC   cC cAcaACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C b db   de c b      Ba

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   cac      a        C   e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 9 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVENUR  NURÇİN 899 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,186 138,780 15 57 57 57 78

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 10 9,50 38 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 8 9,00 36 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 9 0,75 3 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 2 3 1,25 16 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 7 2,25 9 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 30 34 21,50 22 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe DedaAeAcED BBEeCbDbc  ACd

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dBdCbbcBEc C   DC E aBACe

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik ce  C  aB  de cB c  d  d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  b   c  Ec dDAc       Aeb

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 0 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 9 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET AKDAĞ 117 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,262 138,780 20 80 80 80 107

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 12 6,00 24 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 13 4,75 19 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 6 3,50 14 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 10 3,50 14 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 28 41 17,75 18 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe adCB DAbEDE daBb c Aedbec

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CB eeadcEDB  dbcb EAbddaA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik a  AbceDB D e     d   C  

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen bDcaac   EaC   d EBdC c a

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 12 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 6 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET YEŞİL 753 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 10 7,50 30 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 12 8,00 32 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 11 -2,75 -11 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 9 1,75 7 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 25 42 14,50 15 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe  dCaADbAcbE BdBC cbA  cCc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dedCAeaeE BCeB bCBcbEBdCe

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik     a   e aaa c  e  d edd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen eDea  a cE C  c  ad   A e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 11 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ATLI 894 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 7 3,25 13 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 4 -1,00 -10 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 2 7 0,25 1 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 2 -0,50 -2 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 4 1,00 4 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 9 20 4,00 4 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe b   b  cbA   eCAE   ee D 

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal   a  e  b   be e c   C E 

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    c    c                

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen          b       dEb   Ac

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 7 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 4 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ÇİFTÇİ 380 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,850 138,780 22 105 105 105 153

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 13 8,75 35 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 5 20 0,00 0 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 8 2,00 8 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 0 9 -2,25 -25 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 21 -1,25 -5 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 25 62 9,50 10 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe caecCeCcDABEadCdEaEeCacDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEbecBbdeccEeCddadaddedbe

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik eDCddbb b C A d         e

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen ddabcebeeCccdbaedeEedEBda

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 13 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 8 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 9 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN SARI 887 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,933 138,780 18 74 74 74 99

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 10 5,50 22 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 11 7,25 29 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 2 6 0,50 6 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 11 5,25 21 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 28 36 19,00 19 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe  Ade DA cbEBBdBd abA   dc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dBeCAcaB Dca  EDbcE bBeCe

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C        e   ae  a   B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  DeCcdbeccE D    aeECeADe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 10 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEPP BİLECEK 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,096 138,780 1 3 3 3 9

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 4 12,00 48 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 15 6 13,50 54 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 12 9 9,75 39 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 2 2 1,50 17 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 5 1 4,75 59 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 11 7 9,25 37 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 51 26 44,50 45 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe    ACACcDA   e cEBEBCa DA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal eEDdABC CB cD AAdB EdCAbB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  cCBdeEBA bDecB DbA BdAbD

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen E  E b  daDACE  EeaCaEdAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 4 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 2 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 9 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 1 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH TAŞDEMİR 400 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 12 10,00 40 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 12 10,00 40 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 5 -0,25 -1 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 6 -1,50 -19 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 11 -1,75 -7 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 28 40 18,00 18 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe bEBAdebcbAdaDACeEBEBCebeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEbabBCaCBBccbcbBaCbACAEa

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik c    ea             cC  c

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen a  c Cacd        b bb dde

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 12 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 5 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR YAŞAR 869 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,907 138,780 2 9 9 9 16

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 10 8,50 34 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 9 9,75 39 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 11 4 10,00 40 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 3 3 2,25 25 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 4 2 3,50 44 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 10 9 7,75 31 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 44 32 36,00 36 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe bE  CcCceA  aeCcadbBCBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEbeABC Ce cDdA cdC ACddB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  D d   BABeD  BA Cb BC aD

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen  e a CDbBCDeeE  Eedb EdAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 10 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 4 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT YAŞAR 873 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 15 1,25 5 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 6 -0,50 -5 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 4 16 0,00 0 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 0 5 -1,25 -16 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 6 -1,50 -19 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 15 -2,75 -11 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 11 49 -1,25 -1 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe D abCc bcceE bC aabBddd c

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal e DcbBb eBcc Cbede  ededa

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    dC               ee   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    b bDddab  ca ae ada ec

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 15 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 6 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDANUR KAYA 1010 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 13 8,75 35 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 15 6,25 25 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 17 -0,25 -1 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 7 -0,75 -3 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 27 52 14,00 14 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe cdCBbeAeEbcBBbeCCbDAcbAbA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal eBCCAeeebDdebadDaBcbEcdCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik c Cdbc  cbDecbaBAcddcded 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  Ddbcc     a        e   e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 13 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 17 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZER ÇİFTÇİ 900 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,547 138,780 21 86 86 86 117

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 11 6,25 25 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 2,08 1,81 1,82

Toplam: 100 21 18 16,50 17 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe bE ACcbcDc  e acaeEBCBAc 

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DbDabBCCCeBED Ae     C   

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d   d      B          

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 11 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL YARDIMCI 879 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,400 138,780 19 78 78 78 105

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 12 4,00 16 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 9 9,75 39 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 6 0,50 2 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 8 4,00 16 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 27 35 18,25 18 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe  eaebeAA bEeBaB  cbA  cCb

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal bBC ADaBEDB A bb BcAcdebA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC  a  a  a     c d   d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   c  d   c bD  E EdaCCAeb

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 12 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 6 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ALTINTAŞ 872 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 8 12,00 48 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 7 0,25 1 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 0 1 -0,25 -1 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 29 23 23,25 23 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe  ACBADAcab  BEBC cbA ceCA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBCCAbcBE aCb cD BcAEeACd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik a C bc     e     ed    Bd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen      e                   

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 7 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL ORUÇ 874 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,405 138,780 5 15 15 15 24

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 35 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 7 14,25 57 8,59 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,11 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 2,01 2,12 2,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 19 6 17,50 70 7,90 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 9 2,75 11 2,08 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,36 0,21 0,26

Kimya 8 1 3 0,25 3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 7 -1,75 -22 1,04 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 14 -0,50 -2 2,42 2,19 2,00

Toplam: 100 43 36 34,00 34 20,99 19,70 18,10

TYT Türkçe cACBbDAAEDcaBE CbcDA EACe

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBaCAeBBdDBCAebaCBEAEBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik bbC  DA B   bdc  e Bb ed 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen dDbC c  cd e  aE a daebed

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 7 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 9 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULBAKİ YILDIZ 927 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 8 6,00 24 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 13 3,75 15 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 4 -1,00 -4 1,63 1,81 1,82

Toplam: 100 15 25 8,75 9 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe cdCecDAAEabe       A  ACc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal eBeebbaec B baEbbBE a  CA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik a   aa                  a

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 8 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KAÇAN 124 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,267 138,780 23 111 111 111 162

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 12 1,00 4 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 11 5,25 21 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 0 4 -1,00 -13 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 10 -0,50 -2 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 16 38 6,50 7 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe e  baA bcA  bdCcce e a  A

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal ebeeb ddCB EDC be C dCA d

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik eD de E          a      a

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen  eD  b   aeed     bed  Ab

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 12 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SERE  IŞIK 1027 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,949 138,780 19 99 99 99 139

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 9 7,75 31 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 5 4,75 19 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 3 -0,75 -9 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 0 3 -0,75 -3 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 17 19 12,25 12 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe  eaBceAcab BBEBCCaDA   d 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dBC c dBd           cBAC 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C              c     d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen                  d   e  e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 9 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHOZ TEKER 946 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,829 138,780 9 49 49 49 67

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 3 10,25 41 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 5 2,75 11 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 2 2 1,50 17 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 4 3,00 12 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 30 21 24,75 25 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe    A A cb    AC bB BCBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal bED bBaCCeBcDCce  a ACd B

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    Bde dc C  c   C   C   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen      CDcd    E   d a   A 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 3 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 5 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA IŞIK 940 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,655 138,780 1 2 2 2 8

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 9 13,75 55 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 20 4 19,00 76 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 6 3,50 14 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 4 2 3,50 39 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 4 1 3,75 47 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 13 6 11,50 46 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 54 25 47,75 48 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe DACBADAAEbEedbaebcDAcEACA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBCCADBBEDBCb aDCBcAEBAeA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC  b  B b D c  e dA  d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen A cCcBD  E CD  EaEdECCAee

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 9 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 6 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 2 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KAYA 931 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,746 138,780 21 106 106 106 156

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 8 6,00 24 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 9 4,75 19 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 6 -1,50 -17 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 0 5 -1,25 -16 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 0 15 -3,75 -15 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 17 36 8,00 8 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe eE AbA DDAB  ca cd  Cc  c

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  dDBcBd d Bc dAA    deA d

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B  b    c Eab         

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen cc d ba ca  a dccede  e  

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 8 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 6 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU AYHAN 951 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,628 138,780 3 13 13 13 21

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 7 13,25 53 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 9 10,75 43 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 7 6 5,50 22 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 3 1 2,75 34 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 8 5,00 20 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 42 30 34,50 35 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe  ACBADbAcbEBBEBdCceA  ACc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CeCCAbcBbD  badDd EAEdACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik aCC    De   D    eEdbdCB 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   da c   d CD  E ddECCAee

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 6 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AYDIN 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,681 138,780 7 33 33 33 45

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 11 10,25 41 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 17 8 15,00 60 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 10 3,50 14 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 2 5 0,75 8 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 2 3 1,25 16 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 15 1,25 5 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 41 44 30,00 30 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe aACeADAAEeEeB adbDDAcbcCe

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CeCCADBBdDcCdccDCBdAcBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik cCC  b  B e e aebe edBCB 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  edCEeac dcC   EbadbaeAcb

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 11 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 10 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN KAÇAN 482 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,648 138,780 13 66 66 66 89

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 6 14,50 58 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 13 5,75 23 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 4 -1,00 -11 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 2 3 1,25 16 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 12 -1,00 -4 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 30 38 20,50 21 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe a BACedcDAB  ACAcBEBdBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal bbeBeBddCe cDCAbd  bACdbB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d cbc   a E   C  cCd  

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen b bcd    a ACc  be a bab 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 6 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 7 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN KAYA 920 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 11 7,25 29 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 7 7,25 29 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 8 5,00 20 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 27 29 19,75 20 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe bd b d DeAB ceCcaBEBeBeDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  a abBCCCB aD     CdACe e

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B         c         de

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen c  d  DcdCc     EdECeEcA 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 11 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 2 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ KOÇ 949 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 13 6,75 27 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 12 9,00 36 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 5 -0,25 -1 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 4 -1,00 -11 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 12 0,00 0 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 26 42 15,50 16 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe eeCebeAebbddBaBCCDDA  Abe

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dBCCbeaBbDaCA EDaBdeEdbaA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik e C  a      e       c  d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   bb c  bb e   c EadCeAeb

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 13 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 5 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİCRAN TAVŞANCI 926 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,735 138,780 14 69 69 69 93

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 10 4,50 18 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 10 10,50 42 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 6 2,50 10 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 3 0,25 3 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 8 2,00 8 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 28 34 19,50 20 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe  eCBADAccb  d ce bDA   be

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal de CebBBEDcCb dDaBEecBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC     c   D c Aebd   d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen e b  B   d e   EaEdEe   d

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 10 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 6 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİCRAN YENİGÜN 1037 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,691 138,780 11 58 58 58 79

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 8 12,00 48 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 11 8,25 33 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 12 0,00 0 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 31 38 21,50 22 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe eACBAcAAa E BbBCCabA dAdA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CB CAeeBca  baEDaBEeaaACd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC   d    dD   c ad   dd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen b ca e  b  a   EaEab eAca

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 7 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA BİRGÜL 941 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,642 138,780 12 63 63 63 86

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 7 9,25 37 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 1 0,75 3 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 9 2,75 11 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 27 26 20,50 21 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe  AaBbDAeabE B BdCa A   CA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dBC b cBdb C  EDC cAaBAbd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C                    d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  DcC de  d C    aEa ead C

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 7 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 1 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 1 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BUDAK 585 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,705 138,780 2 12 12 12 20

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 5 12,75 51 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 6 12,50 50 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 7 4,25 17 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 3 1 2,75 34 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 8 5,00 20 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 41 26 34,50 35 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe bE ACA cDABb eCAEd B  ADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DdeaABCCeB cD Ab  CEACA B

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d eEBdeeD cB  C  cC   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen  d  d DccC  aE  E bC EdAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 5 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 7 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAMM YILDIZ 911 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 11 9,25 37 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 11 4,25 17 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 4 2,00 8 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 23 29 15,75 16 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe eAdBAeAcEbEBBEBeCcbA  dbc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBd bec dD   d abBc aBACe

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik a C            a       d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   dC d         E Ed     e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 11 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHTAP AKBULUT 905 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,672 138,780 20 101 101 101 145

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 12 2,00 8 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 11 5,25 21 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 1 0,75 9 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 7 2,25 9 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 19 34 10,50 11 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe b  eCeeabA   A cEaba e eA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal ca cABdCee  Dadb e cAC EB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d   ec        C  B c  

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen  dD  b cdC      cb C E b 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 12 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BOZKAPLAN 33 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,346 138,780 16 77 77 77 103

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 11 3,25 13 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 9 10,75 43 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 6 2,50 10 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 26 30 18,50 19 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe b  AbcCceA    dccB Bddb A

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal eEbaABCC  BdDCAd BCEcedEc

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   aB ed          C  eC   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen E      de    E   e  eEdAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 11 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT IŞIK 908 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,105 138,780 17 87 87 87 118

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 9 3,75 15 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 7 9,25 37 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 1 0,75 9 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 6 1,50 6 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 23 27 16,25 16 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe ed bCA DcAc  A  cd   dc A

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEedABCCeBBca Ab  e A  E 

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d D c  a   B a    C  c

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    b aD ea    E  a     Ae

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 9 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 5 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DOĞAN 933 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,401 138,780 6 24 24 24 36

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 9 13,75 55 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 17 7 15,25 61 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 15 2,25 9 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 41 36 32,00 32 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe eACBADAAceEcdbaCCDeABEACc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBCaAcdBEbcCABEba EAEBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik b C ac    De      d      

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen deebEBbaE  CD  bdEdaaddbe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 9 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ADIGÖZEL 787 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,665 138,780 22 108 108 108 158

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 18 2,50 10 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 17 3,75 15 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 19 1,25 5 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 2 6 0,50 6 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 20 0,00 0 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 26 74 7,50 8 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe edBbaAeDDAcdeAddbdaaeecDb

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal ccDedBCdCaBEcbeAeeaEcedaa

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik baaBCDcBcBdeccdbaeceBeddc

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen cBebdeebedDebcdBddcaCEcbe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 18 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 19 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 8 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURBEYZA YARDIMCI 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,001 138,780 15 73 73 73 98

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 11 9,25 37 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 6 2,50 10 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 0 2 -0,50 -6 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 12 0,00 0 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 29 39 19,25 19 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe eEBbCACDDc  beCecBbBCebeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDaAcadCB c  Ab a bdCAbB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   dB  E c ea     C  e dC 

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    acab dac      eEaeEcAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 11 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 6 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER CAN PEKER 1023 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,602 138,780 24 112 112 112 165

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 14 2,50 10 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 8 -1,00 -10 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 18 1,50 6 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 7 13 3,75 15 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 0 6 -1,50 -19 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 20 -3,00 -12 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 21 65 4,75 5 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe aeaBA  cca BdbB  aDAcadab

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dBaCeDBeccBac bededdcecbA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik DCebb    ebCDAc cbadeeCBa

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen ebAebebcaccae  ddEacadd b

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 14 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 13 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 8 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 6 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE AKKUŞ 944 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 9 10,75 43 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 9 11,75 47 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 5 -1,25 -5 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 3 2 2,50 28 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 8 4,00 16 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 33 31 25,25 25 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe DEBACeCDaAB   CdadbcCebDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEedABC CeBEb cAdcCEACAad

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   ed   a     bd          

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen d   A DbB c   a ce CeEBb 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 9 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA POLAT 923 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,644 138,780 4 19 19 19 31

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 9 11,75 47 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 11 8,25 33 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 7 5 5,75 23 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 4 1 3,75 47 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 4 7,00 28 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 40 29 32,75 33 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe eE bCACcbA EeeCcEdbBCBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal baDdABC CBcEc AA BCdbbdcc

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B ccBc CD     C  eCAa 

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen          CDdC   EeaaCEBA 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 9 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 5 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ÇİFTÇİ 982 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 11 4,25 17 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 8 6,00 24 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 9 -0,25 -1 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 4 0,00 0 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 9 -0,25 -1 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 19 37 9,75 10 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe bb  Cc DbA   ACeEeceeeAc 

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal c ccdBe CBBE  Aeda  AC   

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik cDed c ec    aa        aD

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen      e bcd  acb Ea C   d 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 11 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 9 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL YAMAN 953 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,429 138,780 8 36 36 36 51

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 8 12,00 48 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 15 8 13,00 52 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 1 1 0,75 8 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 4 2,00 8 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 33 22 27,50 28 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe DACeADAecbE BEBCdbaA  eCA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBCCAbaBdDeCb EDC cAbBdCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C                    dd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen cD         bD  b    C   b

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 1 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE AK*Ş 942 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,677 138,780 5 20 20 20 32

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 7 12,25 49 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 10 11,50 46 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 6 1,50 6 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 2 3 1,25 16 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 5 1 4,75 59 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 9 7 7,25 29 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 40 30 32,50 33 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe  ACBADAAbeE dEBCCcDA c bc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal deCCAb BcDaCccacCBcAEBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC  c c   e     c dd  B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   cC de Ed CD  baEc CCAD 

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 7 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 6 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 1 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR POLAT 406 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,037 138,780 10 55 55 55 76

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 9 9,75 39 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 3 1,25 5 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 0 2,00 8 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 27 21 21,75 22 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe aE cCeCDDA   AaccdEBCBbeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal D DdcBeCCeBEadAe  C dC bB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    Bde dA                

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen              E     C     

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 9 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 3 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL  SÜTCÜ 918 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,623 138,780 18 98 98 98 138

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 11 4,25 17 8,22 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,70 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 2,62 2,12 2,00

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,14 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 11 4,25 17 8,47 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 1 1,75 7 1,63 1,81 1,82

Fizik 9 0 6 -1,50 -17 0,14 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 0,78 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,11 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 12 2,00 8 2,03 2,19 2,00

Toplam: 100 21 35 12,25 12 20,35 19,70 18,10

TYT Türkçe bacdCe beAa  dCccB  CB  A

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal bdD bB  CeBbcebA   d eAaB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik a CB                     

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen ca   ebecC  C a deaC EBce

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 11 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 6 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH POLAT 165 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,216 138,780 1 5 5 5 11

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 7 14,25 57 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 21 3 20,25 81 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 3 0,25 3 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 7 1 6,75 84 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 9 9 6,75 27 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 49 24 43,00 43 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe DEBACeCcbb  aeCAEBEBCeADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDaABCCCBBEDCAA dCEACAEd

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   aB c d  ae     C   C   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen cc E b cdC  ed  aCECCEdAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 7 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 5 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 7 1 88



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA NUR EFE 974 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,070 138,780 8 54 54 54 75

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 6 8,50 34 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 7 7,25 29 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 5 3,75 15 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 2 3,50 44 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 5 2,75 11 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 28 23 22,25 22 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe b  bC dc     A AEBEaCBcDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  E a  Cd eB bCAe aC Ae EB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik      e d  aD cB aC  BC   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen      b cc        d CCEdA 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 6 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 5 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN YAŞAR 957 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,898 138,780 7 52 52 52 72

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 10 8,50 34 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 13 8,75 35 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 7 2,25 9 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 7 3,25 13 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 32 37 22,75 23 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe edCBbcAAceEBd a  aDAB ACc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal deCCbbcBEDdCAcbDCBcAaaAbb

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik eCCda   a   b    Db c  B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen          d CD  a EBdCabbb

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 10 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 7 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT DEMİR 963 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,658 138,780 18 93 93 93 127

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 5 3,75 15 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 5 1 4,75 19 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 2 5,50 22 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 1 1 0,75 8 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 1 0,75 3 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 17 9 14,75 15 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe  ACe e eEb    B    A   d 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal              B D    cBAC 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   CbbD  B      B D     B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  D b                     

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 5 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 2 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 1 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET YILDIZ 1007 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,071 138,780 17 92 92 92 125

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 14 6,50 26 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 11 5,25 21 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 0 2,00 8 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 10 1,50 6 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 24 35 15,25 15 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe DAaBADAecDcedEedbebAB bbc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal d  C DaBa d dcaDbcE cBdCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik                   E    B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  ede cb    C     baabCAcC

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 14 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN ATLI 985 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,944 138,780 5 26 26 26 38

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 8 13,00 52 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 11 10,25 41 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 8 3,00 12 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 3 2 2,50 28 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 8 5,00 20 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 40 35 31,25 31 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe a CBcDAAaDEBBEBCCcbA bcdA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBCCADaBaDaCe dcCBcAaedCd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik aCC     a DaD c Aca    ee

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  DcC cD    C  aEaEcae A e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 8 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK ALPARSLAN 979 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 8 13,00 52 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 10 8,50 34 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 5 -1,25 -16 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 15 -2,75 -11 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 29 41 18,75 19 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe  ACBbaAAEDE BdBCCbaAcdeCA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBCCeD B  aabB ebBEcaBdCd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik b C C   a   e dd   dc  e 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen d ca d  bdab   abb daeA b

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA YENİGÜN 1039 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,527 138,780 11 82 82 82 111

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 7 5,25 21 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 5 3,75 15 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 2 0 2,00 25 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 2 2,50 10 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 23 23 17,25 17 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe b  A c b A  e  ccd B BADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  be bBCCeeBcDC  d   dCbE 

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d ebd  CD    D   aC  D

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen d        CD         a  A 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 7 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 5 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 0 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN KARAKUŞ 973 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,564 138,780 21 110 110 110 160

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 10 4,50 18 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 5 14 1,50 6 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 11 0,25 1 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 17 40 7,00 7 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe bcB CA bDA    CdEdad c bd

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal eE  bcdCCe dbeA B  adedba

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  c a  b d  a    D    C   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen d  b b bce  e   be  CEaAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 10 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYİŞAN AYLA DEMİR 994 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,975 138,780 2 17 17 17 26

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 8 12,00 48 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 19 6 17,50 70 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 4 4,00 16 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 4 -1,00 -11 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 12 0,00 0 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 41 30 33,50 34 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe bd bCcCcDA d edAEBEBCBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDaABCdCBBEDCAbdaCbACAEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  cCd e  A C      C  aC   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    c d bce   d  beddeEeAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 4 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ SARİHAN 1004 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 10 5,50 22 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 5 -1,25 -13 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 11 5,25 21 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 15 -0,75 -3 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 11 -1,75 -7 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 20 47 8,25 8 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe  cCdAeAbEbd Ba C e Ad Ab 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CdddbDaB D d a bb  daBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   acdD  Bb eccaaAc eddbd 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   e  d  c ca   c Ed aade 

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 10 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 5 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 15 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ÇELİK 107 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 9 1,75 7 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 10 3,50 14 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 7 0,25 1 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 6 1,50 6 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 15 32 7,00 7 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe ccaB  d cDc     CcD   cd 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal a dCc  a  a   cDeBEA Bdbb

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik a Cd     D a     ed d  d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   b  c  c      E b   aADd

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 9 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 7 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSKENDER YAŞAR 988 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,999 138,780 20 100 100 100 140

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 5 7 3,25 13 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 6 5,50 22 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 2 0 2,00 22 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 2 2,50 10 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 16 17 11,75 12 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe  AdBb   bbd  E e e A   C 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal C de   e  c AB bdBE E  C 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C a   c                

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   AC       C        e e  

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 7 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 3 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 0 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİN ALPTEKİN 971 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,499 138,780 14 85 85 85 116

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 8 6,00 24 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 3 0,25 1 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 22 21 16,75 17 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe  AaebDAec  BB Be c A   dA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CdCCA BBE ea   D Bc cBcC 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C     B       be  c  d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen      c     a        b A  

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 8 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 3 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SALİHOĞLU 236 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 3 16 -1,00 -4 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 2 4 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 12 4,00 16 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 22 46 10,50 11 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe bbccbebcaA     dcc cdedDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal cd BbBCC eBc Cb  cCcACdaB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  c ea d    c d b    Be  D

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen   Db beedCbdCc  cdaCCdB D

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 16 12

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ BİLGİLİ 1005 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,705 138,780 6 42 42 42 57

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 8 13,00 52 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 9 10,75 43 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 6 -1,50 -17 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 9 0,75 3 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 34 31 26,25 26 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe adBACACcDAc  ACAcdaBdBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDBcBCCee cDCAe aC dbAaB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d b d  C A d a    C   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    cbdedcC       b Cea A 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 5 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 6 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NALAN FEVZİOĞLU 986 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,512 138,780 4 22 22 22 34

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 7 13,25 53 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 10 11,50 46 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 6 2,50 10 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 1 3 0,25 3 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 8 5,00 20 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 40 31 32,25 32 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe bE bCcCDDA  eeaAEBbBCBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDaAcCCCBBccCAA aabACbaa

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   ad  Edd ee     C   C  D

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    c eD aCD   b  CEbeEddD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 6 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN  ATLI 991 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,366 138,780 22 113 113 113 166

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 2 9 -0,25 -1 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 4 8 2,00 8 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 4 2,00 8 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 11 26 4,50 5 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe     d   ed  edCcb  a B  b

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal   aacBCd  B cC      d e a

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  c d e  c       DC      a

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen         cC       ddb E A 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 9 8

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAN PEKER 977 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,268 138,780 10 72 72 72 97

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 6 13,50 54 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 8 -2,00 -20 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 15 2,25 9 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 7 3,25 13 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 3 -0,75 -9 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 6 0,50 2 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 28 34 19,50 20 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe DACBADAAbbd BdBC D A EAbc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal Cd ebaeBE caba b ccebBACd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CCA    a  Ca c  a ac  Bd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen b de BD          bda     

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 8 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 7 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI BUDAK 999 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,061 138,780 16 90 90 90 123

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 7 10,25 41 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 9 4,75 19 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 1 3 0,25 3 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 9 0,75 3 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 23 27 16,25 16 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe Dd  CACDD a  eCeEc eCBeDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal   D  e   BBcDbebddb  CAaB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B    c           e    

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen   eE a  dC       ea ecdAc

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN DAŞTAN 975 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,629 138,780 3 18 18 18 30

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 5 10,75 43 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 5 12,75 51 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 8 4,00 16 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 3 2 2,50 31 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 6 5,50 22 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 39 24 33,00 33 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe  AaBADAeED  B  CecbA   CA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBCCAD BED C dEbC cA dA b

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik DCC  a eB  eD   bcb d  Bd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen           EbD Ba EdaCeADe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 5 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 8 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA DİŞCİOĞLU 395 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,296 138,780 9 59 59 59 82

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 8 11,00 44 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 2 1 1,75 19 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 3 3,25 13 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 27 25 20,75 21 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe  ddBbDAAED ddEBeCeDA  ACd

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal ded AbeBbDB    b  b EBACe

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C  b  e      B a     dd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  D   aD    C     E  a   e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 8 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 1 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERVİN ERDEN 1006 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,899 138,780 19 94 94 94 129

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 11 4,25 17 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 7 7,25 29 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 7 1,25 5 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 22 32 14,00 14 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe b B Cc c A  Dda adbBCabeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal Da BeBCC a  D e  d b bAEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   bddcbBd     B  C  e    

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen         c       EedbeEdAc

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 11 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 3 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 7 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA TAŞTAN 996 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 4 16,00 64 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 12 8,00 32 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 3 2 2,50 31 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 9 10 6,50 26 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 39 34 30,50 31 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe DeaBdDAAED BB BCCcDA  ACA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBdabDcBEDBac dD dceEdACd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik c C     a   D    ccdd  da

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  bdb c dEE CD  ddbdECCADe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN KÜÇÜK 126 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,098 138,780 13 84 84 84 114

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 6 8,50 34 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 8 6,00 24 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 4 2,00 8 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 22 20 17,00 17 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe  dCaA Aca EBB BC DDd   d 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dedeA eB D C   b  E bBbCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   Cca                    

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  DcCcd              e A  

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 6 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVİN ZORBAY 1047 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 10 9,50 38 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 15 6,25 25 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 4 0,00 0 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 2 1,50 6 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 25 31 17,25 17 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe DACebDAeEbE ddBdCDcA  Abb

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal aeCdbDaBEcaCeBEbCBcbbadCc

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik            b     D d   dd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen    b c     C          A  

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 4 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILAPOYRAZ 968 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,823 138,780 12 83 83 83 113

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 11 9,25 37 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 16 4,00 16 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 3 3,25 13 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 13 0,75 3 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 28 43 17,25 17 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe D BACbecDe EaAaeEBEadBecA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal cEDebBadCBaEbacAcaa dbdaB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik       d d     B c    CA D

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen caDb  b BC  bc   ebCeccce

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 11 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 3 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEDAT KAYA 958 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,391 138,780 15 89 89 89 122

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 10 7,50 30 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 12 9,00 36 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 4 -1,00 -11 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 9 -1,25 -5 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 25 35 16,25 16 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe bdaBbDAca d B BCCccA  ACe

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CeCebDeBEecCd baCBcccBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   Cba   a              Ba

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  eda d           deaCe  e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YAŞAR 970 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 9 11,75 47 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 13 5,75 23 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 6 -0,50 -2 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 4 0,00 0 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 13 -0,25 -1 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 27 41 16,75 17 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe D  AbACcDAcbDACeEdEeCBbeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DdbBbBCdedBcbaA c C dCdEd

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   dca c c           cC   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    b becda edb  Eeda EdA 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 9 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 6 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TAŞDEMİR 976 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 30 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 7 10,25 41 8,44 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 3,52 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,15 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,87 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 7 9,25 37 7,54 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 5 -1,25 -5 1,52 1,81 1,82

Fizik 9 0 4 -1,00 -11 -0,10 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,66 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 1,26 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 5 -0,25 -1 1,82 2,19 2,00

Toplam: 100 24 24 18,00 18 19,32 19,70 18,10

TYT Türkçe  A BeDAeEDaBd BC eDAe  Ce

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal   d Aa    aeAeEDdBEAaBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik a e a             b    d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   ce ce    C            e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TARHAN BİRGÜL 1014 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 14 7,50 30 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 16 5,00 20 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 9 -0,25 -1 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 2 6 0,50 6 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 17 3,75 15 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 30 56 16,00 16 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe DEBbbAbDbAcdcAdccacBCBeeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal ebedeBCCdecEDdcAcaaEACebe

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik cDCddbaab   b   a        

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen dBDacdDbaaDdCbdcdabCCEdda

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 14 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 9 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA SEDEF BİRGÜL 1045 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,138 138,780 3 16 16 16 25

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 18 5 16,75 67 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 9 11,75 47 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 2 3,50 14 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 12 2,00 8 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 41 28 34,00 34 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe DACBADAAEbbBBEBCacDA  ACc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal bBaCADeBdadCe cDC EbEBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C     B  C        c eB 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen b dbac     Ce  EabcEbaADb

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 18 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 2 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN IRMAK 1044 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,456 138,780 10 97 97 97 136

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 16 4,00 16 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 14 7,50 30 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 11 1,25 5 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 13 -0,25 -1 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 26 54 12,50 13 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe addbbcaDDAcdedCAcdaB aAcA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DcbBeBedeeBEbCccaBdbACdEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik cbeBaD acc      D   eecCa

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen cB b abcda  a   cbEb E ba

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 16 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 11 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ŞİMŞEK 106 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 15 6,25 25 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 17 3,75 15 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 4 0,00 0 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 3 5 1,75 22 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 18 2,50 10 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 26 54 12,50 13 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe aEBbbeCaDABaDdaccBbeCccaA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal acadbedCeBBEcacbBadbdCAbB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik eDdeb                    

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen ceDdceDdaCadaEbBcCEeedcec

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 15 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 8 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 4 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 7 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİTAN BAKIR 1019 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 4 9,00 36 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 2 9 -0,25 -1 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 9 -2,25 -9 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 3 3,25 13 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 16 25 9,75 10 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe D   dA   A   ACdcBE  BAcA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal e   b   C ccD c     dbd d

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    d aa d b   a a   e  a 

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen        bd       E    EBAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 4 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 3 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 9 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA YILMAZ 1024 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 8 4,00 16 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 9 3,75 15 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 3 -0,75 -3 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 2 0 2,00 25 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 3 -0,75 -9 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 6 1,50 6 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 15 26 8,50 9 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe cd B D c D eaa C e A  cC 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal   eC aBc ee AB DaB  be a 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik     aa       d           

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  eb d D       B C    dd e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 8 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 0 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH ERDEN 1016 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 14 2,50 10 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 11 6,25 25 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 6 -0,50 -2 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 0 1 -0,25 -3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 6 0,50 2 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 18 37 8,75 9 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe bd cebaDcAa    AceaBdeAaA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal eb aA e C BEDCbAeca AeedB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  cd  edcc            C   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen        e a       e aCbdA 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 14 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 6 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP KORAN 1018 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,133 138,780 2 7 7 7 14

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 6 14,50 58 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 15 8 13,00 52 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 7 5 5,75 23 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 3 0 3,00 38 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 6 4,50 18 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 44 25 37,75 38 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe aE bCAecDA  DACcEBEBCBADd

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DbeacBCCCeBcDCA  aCEdCAEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    BC   d aD cBA    aC dD

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen   e  bDcd   C  BECb  E e 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 6 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 5 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 0 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAŞALLAHDEMİRTAŞ 15 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,879 138,780 7 48 48 48 66

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 14 5,50 22 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 11 8,25 33 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 11 3,25 13 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 4 2 3,50 39 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 3 4 2,00 25 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 10 10 7,50 30 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 36 46 24,50 25 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe aEdcecdcDA  eeCAcedBCeADb

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DdeBbcCdeeaEDbA Ba  AbAEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik D ed ed c CD  Bdbe  abAdD

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen  B E CDcdCDeadc EebC EdAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 14 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 11 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 2 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE YAŞAR 1040 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,875 138,780 8 61 61 61 84

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 7 12,25 49 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 13 7,75 31 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 7 2,25 9 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 1 4 0,00 0 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 14 -1,50 -6 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 31 41 20,75 21 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe D B dAdcDA  DeCcacEBCBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDebBdCCBcccbA cdCcdCebB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  D B  bed ac  B     eCd  

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    c b  da bbd  EbddaEaca

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 7 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 7 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETZEKİ * RGÜL 1033 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 6 11,50 46 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 3 12 0,00 0 6,80 7,45 6,55

Fizik 9 2 0 2,00 22 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 3 0 3,00 38 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 5 6,75 27 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 24 23 18,25 18 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe aA cADAAED Bc Be   AaEACe

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dedCb    ba ed b dE dBb  

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Fen      B  E  C   ECEdaaCAce

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 6 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 0 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 0 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK KARATAŞ 778 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 7 10,25 41 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 5 -0,25 -1 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 0 3 -0,75 -9 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 12 0,00 0 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 26 34 17,50 18 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe  ACeADAAbad B BCCbDA  ca 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CdC A ded aa  bDdaEAEaACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik aC  b   c          d   d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen Acc  B ec  a   daa b aAee

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 5 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE POLAT 404 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,767 138,780 4 29 29 29 41

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 8 14,00 56 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 8 10,00 40 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 6 4,50 18 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 2 4 1,00 13 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 14 2,50 10 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 40 36 31,00 31 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe a BAdACDDAcEDeCecBbBCeADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  daBbB  CB cDaAd BabACAEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik cc B c  d CD c   C DaC   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen a Ddcb  caDcac  EaEbaEdeD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 6 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TURAN 219 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,561 138,780 9 68 68 68 91

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 10 10,50 42 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 10 12 7,00 28 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 6 1,50 6 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 0 2 -0,50 -6 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 12 1,00 4 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 30 40 20,00 20 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe b BAbcdbDb EDdCAcBEaCBbDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  cDBbcCdCeBcDC ecaCbbC bB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    dC   b  e c  D   cC a 

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen   D cbbcda      aeECeddAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 6 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT DEMİRCİ 116 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 7 2,25 9 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 0 8 -2,00 -20 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 4 14 0,50 2 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 6 -1,50 -6 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 1 1 0,75 9 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 5 -0,25 -1 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 9 32 1,00 1 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe e eAd  DaA  Dda   b      

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal b caeeddb B Dd bBa   eedB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik a  dd   c  a a           

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen     d   dC e     eb      

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 7 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 8 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 6 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER  TANRIVERDİ 1043 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 5 13,75 55 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 14 10 11,50 46 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 12 2,00 8 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 36 35 27,25 27 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe  eCBAeAcEc  BEBCCDaA  ACA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CeCCAeaBEDcCb EDeBcAbBbCc

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C ab  ac e A e e  b    

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen AebC c  a  e   EbcdddeAeC

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN YAŞAR 1029 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 10 11,50 46 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 13 3,75 15 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 8 0,00 0 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 1 3 0,25 3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 6 -1,50 -19 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 13 -0,25 -1 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 26 44 15,00 15 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe bEccdcCDDA beAaeaBEBCBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal aEbabad CeccD e  c bACAEc

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    ade  A e b  d    aC  c

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen cabE  Db C  ac  beabdc d 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 10 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 8 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÇİFTÇİ 1021 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 10 5,50 22 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 9 10 6,50 26 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 4 0,00 0 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 1 3 0,25 3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 13 0,75 3 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 22 37 12,75 13 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe bE eaAeDaA    CbcadaCB  A

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEccbaCde  E Ce  aC AaAbB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik      a  d           aC  a

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen  da  eeAeCa ea   e dedBAe

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 10 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 4 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR ÖZDEN 1035 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,062 138,780 1 1 1 1 7

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 4 15,00 60 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 16 5 14,75 59 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 12 6 10,50 42 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 2 2 1,50 17 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 5 0 5,00 63 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 12 4 11,00 44 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 56 19 51,25 51 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe DE AC CcDA   eCAaBbBCBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal DEDabBadCBBED A  BC ACAaB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   CB cEBcBCD cBeD   aCAbD

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen    Ec  eBCDA E  EeEC EdAD

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 4 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 0 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 6 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 0 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP YILDIRIM 1022 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,343 138,780 6 31 31 31 43

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 7 12,25 49 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 5 4 4,00 16 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 5 4,75 19 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 36 22 30,50 31 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe  bCeAeccEDEBB BCCDcA  ACe

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CedCbDeBEc     D  cAEB CA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik            CD  B ec dBCd 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  D b    bd C   E   bC ADe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 7 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 4 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YETER BİRGÜL 1030 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 8 7,00 28 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 4 10 1,50 6 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 5 -0,25 -1 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 0 2 -0,50 -6 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 6 0,50 2 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 16 29 8,75 9 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe    ACc  DA   eaeadEBdBAcA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  bbabB C B cb       deedB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   d   ddd    c       C   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen      C dae      aCc e    

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 8 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 5 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ZİYA KORAN 1025 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,474 138,780 5 30 30 30 42

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 15 4 14,00 56 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 2 1 1,75 22 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 7 4,25 17 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 36 22 30,50 31 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe DACBAeAeEDEBa Be D A  cbb

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBdCADaBED CA bD B  aBAC 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C  c  B c            dd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  Dcbcd     C   EeEB Ce  e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 1 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN YAŞAR 1020 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,534 138,780 11 102 102 102 147

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 23 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 8 4,00 16 9,17 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,36 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 2,27 2,12 2,00

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,17 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 6 11 3,25 13 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 1,42 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 0,42 0,21 0,26

Kimya 8 1 3 0,25 3 1,02 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,10 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 9 1,75 7 2,54 2,19 2,00

Toplam: 100 18 32 10,00 10 19,95 19,70 18,10

TYT Türkçe   CBdeAAc   B eddb A  c  

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal   d AaB Ec Cb  adaEcce aA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik D Cc c  a b              

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  e  bdDB c C   bad Ee   b

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 8 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT AKBAŞ 936 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 0 10 -2,50 -10 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 4 -1,00 -10 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 9 4,75 19 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 5 -1,25 -5 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 7 1,25 5 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 10 31 2,25 2 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe    c  d a aaa   b  c  bd 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dBCCbDB bD  ed    debd C 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik            db  d   ad    

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen c  Cca e   C     E    dce

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 10 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 4 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT ÖZDEN 272 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,723 138,780 5 37 37 37 52

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 9 10,75 43 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 15 6 13,50 54 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 1 2,75 11 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 4 0,00 0 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 32 20 27,00 27 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe eACaAbAAaaEBBcBCdbb   ACA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal eBCCebcBE BCe EDCBE dBAC 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC        bD            

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen e  a                  Aee

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 9 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 1 70

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 1 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KAYMAK 922 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,896 138,780 6 38 38 38 53

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 10 10,50 42 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 11 9,25 37 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 8 7 6,25 25 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 0 6 -1,50 -17 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 13 0,75 3 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 37 41 26,75 27 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe eeCdADAcEDc aEcCCDDA bdbA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CadCcDBBaDeCA  cCdcAdBbCd

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC  DA a DC  b  ecabB Be

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   cbcc ea  ae  ECEaaCde d

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 7 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 6 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ IŞIK 956 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,856 138,780 10 75 75 75 100

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 6 11,50 46 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 5 9 2,75 11 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 2 2 1,50 17 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 2 2 1,50 19 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 7 4,25 17 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 26 27 19,25 19 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe a BAdeCcaA E eCAE   CBADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal bb  bB C     CA   aaeCdbc

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B cac  a      C   d   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen b D  C  da  aE  Eeaa E A 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 6 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 2 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK KAYA 491 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 15 3,25 13 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 12 5,00 20 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 10 -1,50 -6 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 10 1,50 6 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 20 47 8,25 8 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe ed B edccDdeBEcdbeDAd bbA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBdCbDde bc d  bC bAbebCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   Cd    e  de c   add ed 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen  eA cacdc  d  Ba a   Ce C

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 15 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 10 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAYA 0 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 7 10,25 41 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 11 5,25 21 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 5 -1,25 -5 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 0 3 -0,75 -8 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 1 9 -1,25 -5 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 21 32 13,00 13 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe  ACBAeAAE   dEcCCcDA  cbe

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal aedCeDeBEDaab  D  a bBdC 

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik          b ee          de

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   e  c d         bdabeA e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 4 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN  TAŞTAN 867 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,921 138,780 8 47 47 47 65

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 10 9,50 38 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 12 11 9,25 37 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 10 3,50 14 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 2 4 1,00 11 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 2 4 1,00 13 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 10 2,50 10 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 35 41 24,75 25 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe  dCeAcAAcDdBa BCbcDAcE aA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBdebbeedDcCb  DCBEAEddCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik b C aD ea  CD c dbbd B dC

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   d ccaBEd eDe EaEa e    

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 7 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 10 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN BAYDAR 1011 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 10 3,50 14 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 0 6 -1,50 -15 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 4 12 1,00 4 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 0 1 -0,25 -3 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 1 1 0,75 9 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 4 3,00 12 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 15 29 7,75 8 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe  ddaA A EDa a a dDeA  ed 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal e Cdb a  ee b  caca E dCA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   Cc        e          d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen       e        aCE E  Acd

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 10 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 6 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANIM TAŞTAN 1012 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 1 3 0,25 3 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 0 2 -0,50 -6 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 9 -0,25 -1 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 25 26 18,50 19 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe cE AacCcDA    accB BCBcDA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  EDaA dC BBcD d   C ACAbd

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    B  dd  a              

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen dc E    de    b  bdbeE   

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 2 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR YALÇIN 965 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,491 138,780 11 88 88 88 121

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 7 8,25 33 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 3 1 2,75 11 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 3 3 2,25 25 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 1 0 1,00 13 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 3 3,25 13 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 20 15 16,25 16 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe DaB b eaDA    C EB cCBbeA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal     A      Eb      E     

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik    a    c  a        cCA D

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen bB E C bdC               

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR YEŞİL 452 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 8 6,00 24 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 7 14 3,50 14 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 9 -0,25 -1 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 1 4 0,00 0 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 1 4 0,00 0 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 11 2,25 9 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 22 42 11,50 12 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe b B d  b A  DeCdEB deBc A

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal  E eAadde BE aedcdCaAeAbc

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik   dB c dA    c   abbe d  

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen   D  bccdC  aa eaC CdEdd 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 8 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 5 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 6 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 9 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT BOZTEPE 814 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,971 138,780 7 46 46 46 64

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 11 8,25 33 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 17 8 15,00 60 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 8 2,00 8 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 2 7 0,25 3 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 0 5 -1,25 -16 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 4 18 -0,50 -2 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 36 45 24,75 25 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe cddadcAcEbEBBEBCCcab  AC 

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBCCbaBBEDaCcaEDCccAbBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik ebCAd ca D e  cdA        

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen bDcbbBeacdcab c  EabbebeC

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 11 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 8 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 7 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN KAYA 909 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,268 138,780 4 35 35 35 49

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 8 12,00 48 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 11 10,25 41 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 4 4 3,00 12 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 1 1 0,75 9 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 5 9 2,75 11 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 36 32 28,00 28 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe DeCBADAecD BBaBbdcDA  AbA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CedCbDdBEDaCb bbCBEAdeACc

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik   C     a  CD c  c d   B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   ebbdD c  C    dbc CeAD 

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 4 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEDİM ATALAY 40 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,845 138,780 13 107 107 107 157

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 18 2,50 10 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 5 20 0,00 0 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 19 1,25 5 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 3 6 1,50 17 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 2 6 0,50 6 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 3 5 1,75 22 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 8 17 3,75 15 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 26 74 7,50 8 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe aedcbecAcedBaEcabeDcaEACc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal aBedeDcBEaeabdbaCeadaebed

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik ceCdCeAcdabeacadAacdeBeaC

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen ADebddaBcbceaedECdaEadbDC

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 18 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 6 40

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 9 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 19 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN PEKER 952 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,851 138,780 9 65 65 65 88

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 5 9 2,75 11 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 7 4,25 17 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 2 3 1,25 16 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 7 11 4,25 17 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 29 35 20,25 20 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe  eCBADAc D  dbBCbcDA E de

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dddCA a  D C a Dbd eb    

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  C  Cc  B  eD cB b d B dd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen b eaEda    CbdaE bd CaADC

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 7 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE TAŞTAN 684 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 12 9,00 36 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 0 5 -1,25 -5 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 0 0 0,00 0 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 0 0 0,00 0 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 0 1 -0,25 -1 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 20 27 13,25 13 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe DeCedDAAaaEBdEBCbDbc bAbb

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal aBC A B  Ddab  D  EbbddaA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik     d          e add     

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen                       b  

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 12 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM AKDAĞ 969 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,276 138,780 2 21 21 21 33

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 9 13,75 55 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 13 11 10,25 41 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 5 4,75 19 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 0 5 -1,25 -14 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 2 0 2,00 25 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 9 3,75 15 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 41 34 32,50 33 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe aeCeADAeEDdBdEBCdcbABEACA

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal CBdCbDaBEDeCAcbDa cAEBdad

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC a   B  CD cB e d   d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen c cb d e   C   E EaabCADe

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 9 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 5 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 5 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 0 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL POLAT 947 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,351 138,780 1 6 6 6 13

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 8 15,00 60 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 11 14 7,50 30 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 10 3 9,25 37 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 4 0 4,00 50 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 10 7 8,25 33 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 48 32 40,00 40 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe aAaBADAAEDEBcEBeCcbAaEACc

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal dedCbDaBEDaCdcbDCdEAbBbab

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC   A    CD dB DEB B dd

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   cbEBe    CD  ECEdEaCAce

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 3 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 0 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA DEMİR 914 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,835 138,780 3 27 27 27 39

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 10 7,50 30 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 16 7 14,25 57 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 6 2 5,50 22 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 3 3 2,25 25 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 1 2 0,50 6 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 6 9 3,75 15 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 38 28 31,00 31 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe  eCBAbAeEc   EBCCcaAc bde

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal edCCAcBB Daed EDCBcAEBACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik  CC     e      B e B B B 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen eDcCEa     a   EdEc beA e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 2 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN TA TAN 495 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,450 138,780 12 104 104 104 149

Puanı Hesaplanan: 115 115 115 176

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 12 4,00 16 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 12 5,00 20 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 1 2 0,50 6 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 1 1 0,75 9 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 2 8 0,00 0 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 19 36 10,00 10 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe abCBbDA a daBdaeb e B d A

Cevap Anahtarı B DACBADAAEDEBBEBCCDDABEACA

TYT Sosyal aeCdb d Ee db aDC cAaaACA

Cevap Anahtarı B CBCCADBBEDBCABEDCBEAEBACA

TYT Matematik            ee    DEd   d 

Cevap Anahtarı B DCCACDADBDDCDAEBADEBABCBC

TYT Fen   A  d  b  d   E bc  ab e

Cevap Anahtarı B ADACEBDBEEECDABECEBECCADC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 12 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 6 20

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 10.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜHAL ÇETİN 870 10F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 175 175 175 280

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 9 5,75 23 7,94 8,25 7,73

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,27 3,41 3,04

Coğrafya-1 10 1 5 -0,25 -3 1,99 2,12 2,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,54 1,92 1,51

TYT Sosyal 25 8 10 5,50 22 6,80 7,45 6,55

Matematik-1 25 1 9 -1,25 -5 1,90 1,81 1,82

Fizik 9 2 3 1,25 14 0,32 0,21 0,26

Kimya 8 1 1 0,75 9 0,76 0,85 0,72

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 1,00 1,12 1,02

TYT Fen 25 3 9 0,75 3 2,08 2,19 2,00

Toplam: 100 20 37 10,75 11 18,73 19,70 18,10

TYT Türkçe bc cbcdcDA   eC E   CeADA

Cevap Anahtarı A DEBACACDDABEDACAEBEBCBADA

TYT Sosyal e DaAad C Bdbddb    ACeEB

Cevap Anahtarı A DEDBABCCCBBEDCAABBCEACAEB

TYT Matematik  b ddc d B   b  ae   e   

Cevap Anahtarı A DDCBCDEBABCDAEBADCADBCACD

TYT Fen aBc A   aC   c   ea da d 

Cevap Anahtarı A EBDEACDABCDACEEBECECCEBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 9 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 4 30

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 5 10

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 9 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0
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