
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

KATILIMLAR

1 338 HAVVANUR ATLI -9C 17 7 15,25 9 3 8,25 10 2 9,50 11 8 9,00 5 3 4,25 6 2 5,50 5 3 4,25 63 28 56,00 342,300 1

2 202 HABİP CAN  *ŞAR -9B 17 6 15,50 10 3 9,25 8 4 7,00 10 3 9,25 6 2 5,50 6 2 5,50 3 4 2,00 60 24 54,00 335,000 2

3 246 CEYDA ADIGÜZEL -9B 12 10 9,50 10 3 9,25 7 4 6,00 17 5 15,75 5 4 4,00 4 3 3,25 5 3 4,25 60 32 52,00 328,644 3

4 1054 İREMSU DAYAN -9E 19 2 18,50 5 7 3,25 8 3 7,25 12 5 10,75 2 5 0,75 6 1 5,75 3 2 2,50 55 25 48,75 315,406 4

5 180 ASMİN GÜMÜŞ -9A 13 10 10,50 10 3 9,25 11 1 10,75 11 7 9,25 4 5 2,75 4 3 3,25 3 4 2,00 56 33 47,75 312,991 5

6 503 RABİA SARI -9D 14 10 11,50 8 2 7,50 8 4 7,00 13 7 11,25 3 6 1,50 3 4 2,00 6 2 5,50 55 35 46,25 307,473 6

7 187 GAMZE ÖZDEN -9A 18 5 16,75 5 8 3,00 9 3 8,25 12 7 10,25 4 4 3,00 4 4 3,00 2 4 1,00 54 35 45,25 302,957 7

8 263 ELVAN YAŞAR -9B 13 10 10,50 7 6 5,50 10 1 9,75 9 9 6,75 4 4 3,00 6 2 5,50 4 1 3,75 53 33 44,75 302,374 8

9 1058 EMİRHAN AKKUŞ -9E 13 7 11,25 6 6 4,50 9 2 8,50 12 7 10,25 5 4 4,00 4 2 3,50 3 1 2,75 52 29 44,75 302,162 9

10 125 AZER KA * -9A 17 7 15,25 8 3 7,25 9 3 8,25 9 9 6,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 5 3 4,25 53 34 44,50 300,484 10

11 174 AHMET ERDOĞAN -9A 19 5 17,75 8 3 7,25 9 2 8,50 6 7 4,25 4 5 2,75 4 2 3,50 1 3 0,25 51 27 44,25 299,171 11

12 333 GAZEL ÇİFTÇİ -9C 19 6 17,50 6 5 4,75 6 5 4,75 12 1 11,75 2 4 1,00 3 4 2,00 1 1 0,75 49 26 42,50 292,765 12

13 1003 DERYA POLAT -9E 13 5 11,75 8 4 7,00 6 2 5,50 12 0 12,00 2 3 1,25 4 3 3,25 1 1 0,75 46 18 41,50 290,121 13

14 286 İSAK DÖRMÜŞ -9C 11 9 8,75 7 3 6,25 9 2 8,50 10 7 8,25 3 4 2,00 4 2 3,50 4 1 3,75 48 28 41,00 288,975 14

15 194 ASMİN KAÇAN -9A 17 6 15,50 6 6 4,50 7 2 6,50 10 2 9,50 1 3 0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 47 24 41,00 287,725 15

16 304 RÜYA ADIGÜZEL -9C 15 5 13,75 6 6 4,50 7 4 6,00 10 4 9,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 47 27 40,25 285,387 16

17 321 İREM DEMİR -9C 15 6 13,50 6 7 4,25 8 4 7,00 6 5 4,75 2 3 1,25 5 1 4,75 5 2 4,50 47 28 40,00 284,692 17

18 420 SIRMA SARI -9D 15 5 13,75 5 8 3,00 8 2 7,50 11 7 9,25 3 4 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 48 32 40,00 284,461 18

19 133 SEVDA TAKAN -9A 14 8 12,00 6 7 4,25 7 4 6,00 6 9 3,75 7 2 6,50 5 3 4,25 4 4 3,00 49 37 39,75 284,178 19

20 307 ELVAN ÖZDEMİR -9C 18 3 17,25 6 5 4,75 5 3 4,25 10 2 9,50 1 0 1,00 3 0 3,00 43 13 39,75 282,897 20

21 159 ZELAL ATALAY -9A 17 8 15,00 6 7 4,25 9 3 8,25 7 12 4,00 5 4 4,00 4 4 3,00 2 4 1,00 50 42 39,50 282,536 21

22 218 CEREN Çİ FÇİ -9B 10 10 7,50 7 5 5,75 9 2 8,50 11 8 9,00 5 2 4,50 3 3 2,25 2 2 1,50 47 32 39,00 281,907 22

23 148 GAMZENUR SARBOT -9A 15 8 13,00 7 5 5,75 9 2 8,50 9 6 7,50 3 6 1,50 4 4 3,00 1 4 0,00 48 35 39,25 281,776 23

24 249 ELİF TAŞTAN -9B 13 7 11,25 10 3 9,25 7 4 6,00 9 10 6,50 6 2 5,50 2 6 0,50 1 5 -0,25 48 37 38,75 280,304 24

25 259 ALİ TEKİN -9B 12 10 9,50 6 7 4,25 7 5 5,75 12 10 9,50 6 3 5,25 2 4 1,00 4 3 3,25 49 42 38,50 279,853 25

26 570 GÜLSEVİL KAYA -9D 14 6 12,50 7 6 5,50 9 0 9,00 4 3 3,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 44 22 38,50 279,328 26

27 196 OKAN ALTIN -9A 14 9 11,75 10 3 9,25 9 3 8,25 6 6 4,50 2 6 0,50 4 3 3,25 2 5 0,75 47 35 38,25 278,363 27

28 267 KARDELEN YAMAN -9C 14 7 12,25 6 5 4,75 9 3 8,25 9 7 7,25 2 6 0,50 4 3 3,25 3 4 2,00 47 35 38,25 278,345 28

29 993 BADEGÜL VURAL -9E 17 5 15,75 6 7 4,25 5 5 3,75 7 6 5,50 2 6 0,50 6 1 5,75 3 1 2,75 46 31 38,25 277,959 29
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

KATILIMLAR

30 172 SENEM ÇİFTÇİ -9A 18 4 17,00 7 4 6,00 8 3 7,25 3 4 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 1 3 0,25 44 23 38,25 277,621 30

31 293 GÜLCEMAL POLAT -9C 14 5 12,75 6 7 4,25 6 3 5,25 11 6 9,50 4 4 3,00 4 3 3,25 45 28 38,00 277,390 31

32 261 MELEK ERGÜL -9B 13 7 11,25 10 3 9,25 11 1 10,75 3 8 1,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 45 29 37,75 276,685 32

33 232 YAĞMUR VURAL -9B 15 6 13,50 8 4 7,00 6 3 5,25 6 2 5,50 2 4 1,00 5 2 4,50 42 21 36,75 272,729 33

34 266 KAYRA YAĞIZ KAYA -9B 17 8 15,00 7 5 5,75 8 3 7,25 4 9 1,75 4 5 2,75 4 4 3,00 2 3 1,25 46 37 36,75 272,568 34

35 1062 EVİN ŞİMŞEK -9E 14 11 11,25 7 6 5,50 9 3 8,25 5 11 2,25 1 8 -1,00 6 2 5,50 5 3 4,25 47 44 36,00 270,528 35

36 153 ZELAL YI MAZ -9C 15 5 13,75 6 6 4,50 8 4 7,00 5 6 3,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 43 31 35,25 267,328 36

37 297 FATMA YAMAN -9C 17 3 16,25 7 5 5,75 8 4 7,00 7 11 4,25 2 5 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 44 36 35,00 265,810 37

38 441 BERİVAN DEMİR -9D 10 10 7,50 6 4 5,00 9 1 8,75 11 8 9,00 3 6 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 43 34 34,50 265,483 38

39 292 ZEYNEP ÇİMEN -9C 13 6 11,50 8 2 7,50 7 1 6,75 7 4 6,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 39 19 34,25 263,877 39

40 557 EBRU POLAT -9D 10 5 8,75 7 4 6,00 9 2 8,50 7 8 5,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 41 29 33,75 262,644 40

41 231 SULTAN ALPARSLAN -9B 13 6 11,50 7 4 6,00 9 2 8,50 7 5 5,75 2 4 1,00 2 4 1,00 40 25 33,75 262,050 41

42 1067 HALİME POLAT -9E 13 5 11,75 7 4 6,00 8 4 7,00 6 10 3,50 1 7 -0,75 6 2 5,50 1 4 0,00 42 36 33,00 259,438 43

43 1061 MEHMET MELİK IŞIK -9E 15 5 13,75 8 4 7,00 9 3 8,25 3 10 0,50 3 5 1,75 2 6 0,50 2 4 1,00 42 37 32,75 258,154 45

44 967 TUANA CER   İPEK -9E 11 8 9,00 9 3 8,25 7 4 6,00 6 6 4,50 2 6 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 40 31 32,25 257,147 46

45 1038 HATİCE GÜVEN -9E 13 11 10,25 6 6 4,50 9 2 8,50 3 3 2,25 2 6 0,50 5 3 4,25 3 4 2,00 41 35 32,25 257,061 47

46 197 GÜLŞEN ÇEÇEN -9A 13 6 11,50 7 4 6,00 9 1 8,75 6 5 4,75 1 7 -0,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 40 31 32,25 256,603 48

47 541 ELİF YAŞAR -9D 14 9 11,75 7 5 5,75 6 4 5,00 11 9 8,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 3 4 2,00 43 43 32,25 256,553 49

48 181 CİHANGİR DEMİR -9E 12 8 10,00 8 3 7,25 7 2 6,50 5 3 4,25 2 3 1,25 3 1 2,75 37 20 32,00 256,066 50

49 960 ZEYNEP TAVŞANCI -9E 15 4 14,00 5 5 3,75 5 6 3,50 3 4 2,00 4 0 4,00 3 4 2,00 3 1 2,75 38 24 32,00 255,674 51

50 980 EMRE ÖZMEN -9E 10 3 9,25 8 4 7,00 5 2 4,50 6 4 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 36 17 31,75 255,377 52

51 130 MEHTAP TANRIVERDİ -9A 14 10 11,50 8 4 7,00 7 5 5,75 3 8 1,00 2 5 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 41 37 31,75 255,052 53

52 253 ZEYNEP ALTINTAŞ -9B 9 8 7,00 6 5 4,75 6 1 5,75 8 5 6,75 3 1 2,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 37 22 31,50 254,884 54

53 660 YUSUF YILDIZ -9D 13 8 11,00 5 6 3,50 7 3 6,25 8 7 6,25 4 4 3,00 2 4 1,00 1 2 0,50 40 34 31,50 254,132 55

54 186 MUHAMMEDCAN TURAN-9A 14 5 12,75 3 9 0,75 7 4 6,00 7 4 6,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 38 29 30,75 251,191 56

55 158 BURAK EKİNCİ -9E 15 7 13,25 6 3 5,25 6 4 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 37 26 30,50 250,176 57

56 356 HELİN SARI -9D 11 7 9,25 5 5 3,75 6 4 5,00 12 2 11,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 37 27 30,25 249,714 58

57 244 HAVİN DEMİRTAŞ -9B 10 14 6,50 6 7 4,25 10 1 9,75 7 9 4,75 5 4 4,00 2 6 0,50 1 3 0,25 41 44 30,00 249,431 59

58 282 ZEYNEP ÖZDEN -9C 11 9 8,75 8 4 7,00 8 2 7,50 5 6 3,50 1 4 0,00 2 5 0,75 3 2 2,50 38 32 30,00 249,010 60
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

KATILIMLAR

59 288 DELİL TURAN -9C 12 11 9,25 8 5 6,75 8 4 7,00 4 5 2,75 3 6 1,50 3 4 2,00 2 5 0,75 40 40 30,00 248,980 61

60 367 HİLAL ŞİMŞEK -9D 8 15 4,25 7 6 5,50 10 2 9,50 6 4 5,00 3 3 2,25 3 4 2,00 2 4 1,00 39 38 29,50 248,000 62

61 234 SEMANUR YILDIZ -9B 14 8 12,00 8 5 6,75 7 2 6,50 3 5 1,75 4 4 3,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 38 33 29,75 247,580 63

62 362 GAMZE YANARDAĞ -9D 16 6 14,50 8 4 7,00 7 5 5,75 5 12 2,00 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 4 2,00 41 45 29,75 247,085 64

63 345 YUSUF DEMİR -9D 10 8 8,00 7 5 5,75 9 3 8,25 5 4 4,00 2 4 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 36 27 29,25 246,421 65

64 631 MUHAMMEDALİ TAŞDEMİR-9D 15 6 13,50 5 7 3,25 5 6 3,50 8 10 5,50 5 4 4,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 39 39 29,25 245,580 66

65 258 DEVRİM ÇİÇEK -9B 13 11 10,25 7 6 5,50 6 5 4,75 6 6 4,50 5 4 4,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 39 41 28,75 244,293 67

66 636 YUSUF YILDIRIM -9D 10 9 7,75 8 5 6,75 7 2 6,50 6 7 4,25 3 5 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 37 35 28,25 242,841 68

67 243 PERVİN DEMİR -9B 11 7 9,25 2 8 0,00 7 2 6,50 7 9 4,75 6 2 5,50 4 2 3,50 0 5 -1,25 37 35 28,25 242,836 69

68 379 ZERİN ÖZER -9D 10 7 8,25 6 4 5,00 7 1 6,75 6 6 4,50 4 4 3,00 1 1 0,75 1 4 0,00 35 27 28,25 242,799 70

69 332 SEVGİ AYIŞIK -9C 15 9 12,75 7 6 5,50 5 5 3,75 4 12 1,00 3 5 1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 39 44 28,00 241,260 71

70 346 GAMZE YILI Z -9D 14 6 12,50 5 8 3,00 6 3 5,25 7 7 5,25 3 3 2,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 37 36 28,00 241,155 72

71 203 MELİKE YILDIR M -9B 11 10 8,50 7 5 5,75 10 1 9,75 4 7 2,25 2 5 0,75 2 5 0,75 1 4 0,00 37 37 27,75 240,849 73

72 183 YUSUF ALİ KAYA -9E 12 8 10,00 5 6 3,50 7 2 6,50 6 6 4,50 3 6 1,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 36 33 27,75 240,700 74

73 361 RUKEN BİRGÜL -9D 13 7 11,25 5 4 4,00 4 3 3,25 10 9 7,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 36 34 27,50 239,509 75

74 732 ESER ALPARSLAN -9D 8 8 6,00 5 5 3,75 5 3 4,25 11 2 10,50 3 4 2,00 2 5 0,75 34 27 27,25 239,493 76

75 984 NİSANUR ARSLAN -9E 16 7 14,25 6 6 4,50 6 6 4,50 3 4 2,00 3 6 1,50 2 5 0,75 1 4 0,00 37 38 27,50 239,092 77

76 326 RABİA ERDEM -9C 14 9 11,75 7 6 5,50 4 6 2,50 5 12 2,00 2 5 0,75 3 4 2,00 3 2 2,50 38 44 27,00 237,820 78

77 309 BERFİN KARADEMİR -9C 13 5 11,75 6 5 4,75 4 5 2,75 4 2 3,50 3 4 2,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 33 24 27,00 237,772 79

78 151 NUR YENİGÜN -9A 13 12 10,00 5 7 3,25 5 3 4,25 6 3 5,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 2 1 1,75 35 35 26,25 235,302 80

79 355 OKAN DEMİR -9D 12 3 11,25 7 2 6,50 4 4 3,00 2 4 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 31 19 26,25 235,156 81

80 137 ROJDA ÇAKAN -9A 10 8 8,00 5 7 3,25 9 3 8,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 32 24 26,00 234,794 82

81 157 HATİCE KAYA -9A 10 10 7,50 8 3 7,25 8 4 7,00 4 9 1,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 35 36 26,00 234,740 83

82 528 AYŞENUR KAYA -9D 8 7 6,25 5 4 4,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 31 21 25,75 234,164 85

83 256 ESMA ÇİFTÇİ -9B 11 8 9,00 4 7 2,25 8 3 7,25 6 7 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 34 35 25,25 231,802 87

84 350 RABİYA YÜCE -9D 12 7 10,25 4 7 2,25 7 2 6,50 3 4 2,00 3 5 1,75 3 3 2,25 1 3 0,25 33 31 25,25 231,692 88

85 341 SEHER TUNCA -9C 12 8 10,00 5 6 3,50 3 3 2,25 7 3 6,25 3 5 1,75 2 4 1,00 1 2 0,50 33 31 25,25 231,683 89

86 1053 GAMZE ÇİFTÇİ -9E 12 5 10,75 5 3 4,25 6 2 5,50 4 2 3,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 30 19 25,25 231,471 90

87 336 BAVVER JİYAN KARATAY-9C 11 11 8,25 5 8 3,00 7 5 5,75 4 8 2,00 4 3 3,25 2 6 0,50 3 4 2,00 36 45 24,75 230,271 91
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

KATILIMLAR

88 260 İLAYDA ÖZDEN -9B 13 4 12,00 2 2 1,50 4 4 3,00 7 1 6,75 2 3 1,25 1 4 0,00 29 18 24,50 228,572 92

89 954 ZELİHA ÇİFTÇİ -9E 9 5 7,75 8 4 7,00 4 6 2,50 5 1 4,75 2 3 1,25 3 4 2,00 0 4 -1,00 31 27 24,25 228,377 93

90 185 BERFİN YALÇIN -9A 12 11 9,25 6 7 4,25 5 5 3,75 4 6 2,50 4 2 3,50 2 5 0,75 33 36 24,00 227,338 94

91 360 IRMAK YAŞAR -9D 14 7 12,25 2 8 0,00 9 1 8,75 3 4 2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 32 32 24,00 226,717 95

92 1063 SALİH ZORBAY -9E 12 4 11,00 4 5 2,75 5 4 4,00 4 2 3,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 21 23,75 226,081 97

93 810 DEVRİM YÜCE -9D 11 9 8,75 5 7 3,25 5 4 4,00 3 7 1,25 5 3 4,25 2 3 1,25 1 2 0,50 32 35 23,25 224,795 99

94 210 AZİZ DEMİR -9B 8 11 5,25 5 6 3,50 6 3 5,25 4 10 1,50 5 4 4,00 4 3 3,25 1 4 0,00 33 41 22,75 223,594 100

95 907 DİCLE YARDIMCI -9E 9 7 7,25 5 4 4,00 5 2 4,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 29 25 22,75 223,200 101

96 239 FATMANUR YILDIZ -9B 9 6 7,50 5 4 4,00 4 3 3,25 4 5 2,75 3 5 1,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 29 25 22,75 223,149 102

97 358 YAĞMUR CENGİZ -9D 14 8 12,00 5 6 3,50 3 7 1,25 6 10 3,50 1 7 -0,75 4 4 3,00 1 3 0,25 34 45 22,75 222,319 103

98 152 RUKEN POLAT -9C 10 13 6,75 7 6 5,50 5 6 3,50 6 8 4,00 4 5 2,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 35 51 22,25 221,330 104

99 200 FATMANUR PELİT -9B 12 8 10,00 5 6 3,50 2 7 0,25 8 8 6,00 1 4 0,00 3 4 2,00 1 2 0,50 32 39 22,25 220,826 105

100 140 RUKEN ÇELİK -9A 15 9 12,75 7 6 5,50 4 8 2,00 3 4 2,00 3 6 1,50 2 6 0,50 0 8 -2,00 34 47 22,25 220,280 106

101 211 MURAT DEMİRTAŞ -9B 11 8 9,00 4 7 2,25 5 2 4,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 28 24 22,00 220,163 107

102 290 RECEPTAYYİP BİRGÜL -9C 14 10 11,50 5 8 3,00 4 6 2,50 5 5 3,75 2 5 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 32 40 22,00 219,632 109

103 364 GÜLBAHAR DEMİR -9D 11 14 7,50 5 8 3,00 7 3 6,25 3 9 0,75 4 4 3,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 34 49 21,75 219,494 110

104 222 ARDA ÇAĞLAR YAŞAR -9B 13 10 10,50 6 4 5,00 6 6 4,50 3 9 0,75 3 6 1,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 32 43 21,25 217,045 112

105 160 HELİN YAŞAR -9A 8 5 6,75 2 6 0,50 6 3 5,25 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 26 22 20,50 215,137 114

106 1002 KADER ÇAKAN -9E 11 10 8,50 7 4 6,00 3 5 1,75 4 4 3,00 2 6 0,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 29 35 20,25 213,772 116

107 177 GÜLÇİN YARDIMCI -9A 11 13 7,75 3 6 1,50 7 3 6,25 2 5 0,75 2 3 1,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 29 36 20,00 213,119 118

108 206 DİLEK POLATLI -9B 6 7 4,25 2 3 1,25 4 0 4,00 8 2 7,50 3 3 2,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 25 22 19,50 211,798 119

109 240 NAZLI YARDIMCI -9B 9 7 7,25 4 3 3,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 5 0,75 1 0 1,00 24 20 19,00 209,577 121

110 992 ABDULSAMET BİLGİ -9E 6 13 2,75 6 7 4,25 6 6 4,50 4 8 2,00 4 5 2,75 1 7 -0,75 4 4 3,00 31 50 18,50 208,543 122

111 131 NİSANUR YALÇIN -9A 4 0 4,00 15 10 12,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 22 17 17,75 206,084 123

112 184 ŞEVHAT ÇEVİK -9A 10 4 9,00 2 2 1,50 5 4 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 21 12 18,00 205,567 124

113 139 EVİN ALTINTAŞ -9E 10 6 8,50 3 6 1,50 2 1 1,75 5 5 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 24 26 17,50 203,901 125

114 1060 MURAT ÖZDEN -9E 8 11 5,25 3 7 1,25 7 4 6,00 3 5 1,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 26 35 17,25 203,551 126

115 1066 HAVVANUR ARSLAN -9E 13 5 11,75 3 6 1,50 4 5 2,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 26 35 17,25 202,388 129

116 1000 ALİ GÖKÇE -9C 11 11 8,25 3 8 1,00 3 6 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 20 29 12,75 186,783 142
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

KATILIMLAR

117 898 ENVER IŞIK -9E 4 4 3,00 5 5 3,75 3 4 2,00 2 5 0,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 18 28 11,00 181,284 149

118 966 OKTAY YÜCE -9D 6 9 3,75 4 5 2,75 3 4 2,00 3 4 2,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 19 32 11,00 181,120 150

119 328 EMRE YILDIZ -9C 7 14 3,50 5 8 3,00 1 11 -1,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 18 42 7,50 168,486 166

120 637 MELİSA YAŞAR -9D 13 8 11,00 8 3 7,25 11 1 10,75 2 12 -1,00 4 4 3,00 5 3 4,25 1 7 -0,75 44 38 34,50

121 155 CENAP ÖZDEN -9A 10 12 7,00 9 4 8,00 8 4 7,00 3 16 -1,00 6 3 5,25 1 6 -0,50 4 3 3,25 41 48 29,00

122 164 VİYAN YARDIM I -9A 10 5 8,75 5 4 4,00 6 2 5,50 2 7 0,25 5 2 4,50 1 2 0,50 1 0 1,00 30 22 24,50

123 334 KADİR KARİP -9C 11 9 8,75 3 4 2,00 4 5 2,75 3 11 0,25 6 1 5,75 4 2 3,50 2 5 0,75 33 37 23,75

124 141 EREN KORAN -9B 11 8 9,00 7 5 5,75 5 4 4,00 1 9 -1,25 5 4 4,00 3 4 2,00 32 34 23,50

125 1057 ALEYNA KAYA -9E 9 6 7,50 6 3 5,25 7 0 7,00 1 3 0,25 3 5 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 28 20 23,00

126 201 YASEMİN ÖZMEN -9B 8 11 5,25 6 7 4,25 7 2 6,50 0 5 -1,25 3 6 1,50 5 1 4,75 2 5 0,75 31 37 21,75

127 162 KÜBRA HARMAN -9C 16 7 14,25 3 8 1,00 5 5 3,75 2 9 -0,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 32 41 21,75

128 323 YUSUF TANRI *RDİ -9C 15 8 13,00 5 7 3,25 4 8 2,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 31 42 20,50

129 274 ATİLLA POLAT -9C 9 12 6,00 5 7 3,25 8 1 7,75 0 5 -1,25 3 5 1,75 2 5 0,75 2 2 1,50 29 37 19,75

130 199 RUKEN GEZGİN -9A 10 10 7,50 4 8 2,00 5 3 4,25 1 10 -1,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 26 43 15,25

131 104 DİREN TEKİN -9A 8 14 4,50 7 6 5,50 4 4 3,00 2 7 0,25 2 5 0,75 2 5 0,75 25 41 14,75

132 1068 EGEMEN PEKER -9C 6 10 3,50 4 6 2,50 5 5 3,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 20 35 11,25

133 283 MERT DEMİR -9C 11 7 9,25 6 7 4,25 3 7 1,25 0 4 -1,00 0 8 -2,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 20 42 9,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
-9A -9B -9C -9D -9E

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
-9A -9B -9C -9D -9E



-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9A

KATILIMLAR

1 180 ASMİN GÜMÜŞ -9A 13 10 10,50 10 3 9,25 11 1 10,75 11 7 9,25 4 5 2,75 4 3 3,25 3 4 2,00 56 33 47,75 312,991 5

2 187 GAMZE ÖZDEN -9A 18 5 16,75 5 8 3,00 9 3 8,25 12 7 10,25 4 4 3,00 4 4 3,00 2 4 1,00 54 35 45,25 302,957 7

3 125 AZER KA * -9A 17 7 15,25 8 3 7,25 9 3 8,25 9 9 6,75 1 6 -0,50 4 3 3,25 5 3 4,25 53 34 44,50 300,484 10

4 174 AHMET ERDOĞAN -9A 19 5 17,75 8 3 7,25 9 2 8,50 6 7 4,25 4 5 2,75 4 2 3,50 1 3 0,25 51 27 44,25 299,171 11

5 194 ASMİN KAÇAN -9A 17 6 15,50 6 6 4,50 7 2 6,50 10 2 9,50 1 3 0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 47 24 41,00 287,725 15

6 133 SEVDA TAKAN -9A 14 8 12,00 6 7 4,25 7 4 6,00 6 9 3,75 7 2 6,50 5 3 4,25 4 4 3,00 49 37 39,75 284,178 19

7 159 ZELAL ATALAY -9A 17 8 15,00 6 7 4,25 9 3 8,25 7 12 4,00 5 4 4,00 4 4 3,00 2 4 1,00 50 42 39,50 282,536 21

8 148 GAMZENUR SARBOT -9A 15 8 13,00 7 5 5,75 9 2 8,50 9 6 7,50 3 6 1,50 4 4 3,00 1 4 0,00 48 35 39,25 281,776 23

9 196 OKAN ALTIN -9A 14 9 11,75 10 3 9,25 9 3 8,25 6 6 4,50 2 6 0,50 4 3 3,25 2 5 0,75 47 35 38,25 278,363 27

10 172 SENEM ÇİFTÇİ -9A 18 4 17,00 7 4 6,00 8 3 7,25 3 4 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 1 3 0,25 44 23 38,25 277,621 30

11 197 GÜLŞEN ÇEÇEN -9A 13 6 11,50 7 4 6,00 9 1 8,75 6 5 4,75 1 7 -0,75 4 4 3,00 0 4 -1,00 40 31 32,25 256,603 48

12 130 MEHTAP TANRIVERDİ -9A 14 10 11,50 8 4 7,00 7 5 5,75 3 8 1,00 2 5 0,75 5 2 4,50 2 3 1,25 41 37 31,75 255,052 53

13 186 MUHAMMEDCAN TURAN-9A 14 5 12,75 3 9 0,75 7 4 6,00 7 4 6,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 2 1,50 38 29 30,75 251,191 56

14 151 NUR YENİGÜN -9A 13 12 10,00 5 7 3,25 5 3 4,25 6 3 5,25 1 6 -0,50 3 3 2,25 2 1 1,75 35 35 26,25 235,302 80

15 137 ROJDA ÇAKAN -9A 10 8 8,00 5 7 3,25 9 3 8,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 32 24 26,00 234,794 82

16 157 HATİCE KAYA -9A 10 10 7,50 8 3 7,25 8 4 7,00 4 9 1,75 3 4 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 35 36 26,00 234,740 83

17 185 BERFİN YALÇIN -9A 12 11 9,25 6 7 4,25 5 5 3,75 4 6 2,50 4 2 3,50 2 5 0,75 33 36 24,00 227,338 94

18 140 RUKEN ÇELİK -9A 15 9 12,75 7 6 5,50 4 8 2,00 3 4 2,00 3 6 1,50 2 6 0,50 0 8 -2,00 34 47 22,25 220,280 106

19 160 HELİN YAŞAR -9A 8 5 6,75 2 6 0,50 6 3 5,25 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 26 22 20,50 215,137 114

20 177 GÜLÇİN YARDIMCI -9A 11 13 7,75 3 6 1,50 7 3 6,25 2 5 0,75 2 3 1,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 29 36 20,00 213,119 118

21 131 NİSANUR YALÇIN -9A 4 0 4,00 15 10 12,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 22 17 17,75 206,084 123

22 184 ŞEVHAT ÇEVİK -9A 10 4 9,00 2 2 1,50 5 4 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 21 12 18,00 205,567 124

23 155 CENAP ÖZDEN -9A 10 12 7,00 9 4 8,00 8 4 7,00 3 16 -1,00 6 3 5,25 1 6 -0,50 4 3 3,25 41 48 29,00

24 164 VİYAN YARDIM I -9A 10 5 8,75 5 4 4,00 6 2 5,50 2 7 0,25 5 2 4,50 1 2 0,50 1 0 1,00 30 22 24,50

25 199 RUKEN GEZGİN -9A 10 10 7,50 4 8 2,00 5 3 4,25 1 10 -1,50 4 3 3,25 1 6 -0,50 1 3 0,25 26 43 15,25

26 104 DİREN TEKİN -9A 8 14 4,50 7 6 5,50 4 4 3,00 2 7 0,25 2 5 0,75 2 5 0,75 25 41 14,75



-9A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9B

KATILIMLAR

1 202 HABİP CAN  *ŞAR -9B 17 6 15,50 10 3 9,25 8 4 7,00 10 3 9,25 6 2 5,50 6 2 5,50 3 4 2,00 60 24 54,00 335,000 2

2 246 CEYDA ADIGÜZEL -9B 12 10 9,50 10 3 9,25 7 4 6,00 17 5 15,75 5 4 4,00 4 3 3,25 5 3 4,25 60 32 52,00 328,644 3

3 263 ELVAN YAŞAR -9B 13 10 10,50 7 6 5,50 10 1 9,75 9 9 6,75 4 4 3,00 6 2 5,50 4 1 3,75 53 33 44,75 302,374 8

4 218 CEREN Çİ FÇİ -9B 10 10 7,50 7 5 5,75 9 2 8,50 11 8 9,00 5 2 4,50 3 3 2,25 2 2 1,50 47 32 39,00 281,907 22

5 249 ELİF TAŞTAN -9B 13 7 11,25 10 3 9,25 7 4 6,00 9 10 6,50 6 2 5,50 2 6 0,50 1 5 -0,25 48 37 38,75 280,304 24

6 259 ALİ TEKİN -9B 12 10 9,50 6 7 4,25 7 5 5,75 12 10 9,50 6 3 5,25 2 4 1,00 4 3 3,25 49 42 38,50 279,853 25

7 261 MELEK ERGÜL -9B 13 7 11,25 10 3 9,25 11 1 10,75 3 8 1,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 3 2 2,50 45 29 37,75 276,685 32

8 232 YAĞMUR VURAL -9B 15 6 13,50 8 4 7,00 6 3 5,25 6 2 5,50 2 4 1,00 5 2 4,50 42 21 36,75 272,729 33

9 266 KAYRA YAĞIZ KAYA -9B 17 8 15,00 7 5 5,75 8 3 7,25 4 9 1,75 4 5 2,75 4 4 3,00 2 3 1,25 46 37 36,75 272,568 34

10 231 SULTAN ALPARSLAN -9B 13 6 11,50 7 4 6,00 9 2 8,50 7 5 5,75 2 4 1,00 2 4 1,00 40 25 33,75 262,050 41

11 253 ZEYNEP ALTINTAŞ -9B 9 8 7,00 6 5 4,75 6 1 5,75 8 5 6,75 3 1 2,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 37 22 31,50 254,884 54

12 244 HAVİN DEMİRTAŞ -9B 10 14 6,50 6 7 4,25 10 1 9,75 7 9 4,75 5 4 4,00 2 6 0,50 1 3 0,25 41 44 30,00 249,431 59

13 234 SEMANUR YILDIZ -9B 14 8 12,00 8 5 6,75 7 2 6,50 3 5 1,75 4 4 3,00 1 4 0,00 1 5 -0,25 38 33 29,75 247,580 63

14 258 DEVRİM ÇİÇEK -9B 13 11 10,25 7 6 5,50 6 5 4,75 6 6 4,50 5 4 4,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 39 41 28,75 244,293 67

15 243 PERVİN DEMİR -9B 11 7 9,25 2 8 0,00 7 2 6,50 7 9 4,75 6 2 5,50 4 2 3,50 0 5 -1,25 37 35 28,25 242,836 69

16 203 MELİKE YILDIR M -9B 11 10 8,50 7 5 5,75 10 1 9,75 4 7 2,25 2 5 0,75 2 5 0,75 1 4 0,00 37 37 27,75 240,849 73

17 256 ESMA ÇİFTÇİ -9B 11 8 9,00 4 7 2,25 8 3 7,25 6 7 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 34 35 25,25 231,802 87

18 260 İLAYDA ÖZDEN -9B 13 4 12,00 2 2 1,50 4 4 3,00 7 1 6,75 2 3 1,25 1 4 0,00 29 18 24,50 228,572 92

19 210 AZİZ DEMİR -9B 8 11 5,25 5 6 3,50 6 3 5,25 4 10 1,50 5 4 4,00 4 3 3,25 1 4 0,00 33 41 22,75 223,594 100

20 239 FATMANUR YILDIZ -9B 9 6 7,50 5 4 4,00 4 3 3,25 4 5 2,75 3 5 1,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 29 25 22,75 223,149 102

21 200 FATMANUR PELİT -9B 12 8 10,00 5 6 3,50 2 7 0,25 8 8 6,00 1 4 0,00 3 4 2,00 1 2 0,50 32 39 22,25 220,826 105

22 211 MURAT DEMİRTAŞ -9B 11 8 9,00 4 7 2,25 5 2 4,50 2 0 2,00 2 3 1,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 28 24 22,00 220,163 107

23 222 ARDA ÇAĞLAR YAŞAR -9B 13 10 10,50 6 4 5,00 6 6 4,50 3 9 0,75 3 6 1,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 32 43 21,25 217,045 112

24 206 DİLEK POLATLI -9B 6 7 4,25 2 3 1,25 4 0 4,00 8 2 7,50 3 3 2,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 25 22 19,50 211,798 119

25 240 NAZLI YARDIMCI -9B 9 7 7,25 4 3 3,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 5 0,75 1 0 1,00 24 20 19,00 209,577 121

26 141 EREN KORAN -9B 11 8 9,00 7 5 5,75 5 4 4,00 1 9 -1,25 5 4 4,00 3 4 2,00 32 34 23,50

27 201 YASEMİN ÖZMEN -9B 8 11 5,25 6 7 4,25 7 2 6,50 0 5 -1,25 3 6 1,50 5 1 4,75 2 5 0,75 31 37 21,75



-9B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 338 HAVVANUR ATLI -9C 17 7 15,25 9 3 8,25 10 2 9,50 11 8 9,00 5 3 4,25 6 2 5,50 5 3 4,25 63 28 56,00 342,300 1

2 333 GAZEL ÇİFTÇİ -9C 19 6 17,50 6 5 4,75 6 5 4,75 12 1 11,75 2 4 1,00 3 4 2,00 1 1 0,75 49 26 42,50 292,765 12

3 286 İSAK DÖRMÜŞ -9C 11 9 8,75 7 3 6,25 9 2 8,50 10 7 8,25 3 4 2,00 4 2 3,50 4 1 3,75 48 28 41,00 288,975 14

4 304 RÜYA ADIGÜZEL -9C 15 5 13,75 6 6 4,50 7 4 6,00 10 4 9,00 2 4 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 47 27 40,25 285,387 16

5 321 İREM DEMİR -9C 15 6 13,50 6 7 4,25 8 4 7,00 6 5 4,75 2 3 1,25 5 1 4,75 5 2 4,50 47 28 40,00 284,692 17

6 307 ELVAN ÖZDEMİR -9C 18 3 17,25 6 5 4,75 5 3 4,25 10 2 9,50 1 0 1,00 3 0 3,00 43 13 39,75 282,897 20

7 267 KARDELEN YAMAN -9C 14 7 12,25 6 5 4,75 9 3 8,25 9 7 7,25 2 6 0,50 4 3 3,25 3 4 2,00 47 35 38,25 278,345 28

8 293 GÜLCEMAL POLAT -9C 14 5 12,75 6 7 4,25 6 3 5,25 11 6 9,50 4 4 3,00 4 3 3,25 45 28 38,00 277,390 31

9 153 ZELAL YI MAZ -9C 15 5 13,75 6 6 4,50 8 4 7,00 5 6 3,50 3 3 2,25 3 4 2,00 3 3 2,25 43 31 35,25 267,328 36

10 297 FATMA YAMAN -9C 17 3 16,25 7 5 5,75 8 4 7,00 7 11 4,25 2 5 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 44 36 35,00 265,810 37

11 292 ZEYNEP ÇİMEN -9C 13 6 11,50 8 2 7,50 7 1 6,75 7 4 6,00 1 3 0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 39 19 34,25 263,877 39

12 282 ZEYNEP ÖZDEN -9C 11 9 8,75 8 4 7,00 8 2 7,50 5 6 3,50 1 4 0,00 2 5 0,75 3 2 2,50 38 32 30,00 249,010 60

13 288 DELİL TURAN -9C 12 11 9,25 8 5 6,75 8 4 7,00 4 5 2,75 3 6 1,50 3 4 2,00 2 5 0,75 40 40 30,00 248,980 61

14 332 SEVGİ AYIŞIK -9C 15 9 12,75 7 6 5,50 5 5 3,75 4 12 1,00 3 5 1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 39 44 28,00 241,260 71

15 326 RABİA ERDEM -9C 14 9 11,75 7 6 5,50 4 6 2,50 5 12 2,00 2 5 0,75 3 4 2,00 3 2 2,50 38 44 27,00 237,820 78

16 309 BERFİN KARADEMİR -9C 13 5 11,75 6 5 4,75 4 5 2,75 4 2 3,50 3 4 2,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 33 24 27,00 237,772 79

17 341 SEHER TUNCA -9C 12 8 10,00 5 6 3,50 3 3 2,25 7 3 6,25 3 5 1,75 2 4 1,00 1 2 0,50 33 31 25,25 231,683 89

18 336 BAVVER JİYAN KARATAY-9C 11 11 8,25 5 8 3,00 7 5 5,75 4 8 2,00 4 3 3,25 2 6 0,50 3 4 2,00 36 45 24,75 230,271 91

19 152 RUKEN POLAT -9C 10 13 6,75 7 6 5,50 5 6 3,50 6 8 4,00 4 5 2,75 1 7 -0,75 2 6 0,50 35 51 22,25 221,330 104

20 290 RECEPTAYYİP BİRGÜL -9C 14 10 11,50 5 8 3,00 4 6 2,50 5 5 3,75 2 5 0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 32 40 22,00 219,632 109

21 1000 ALİ GÖKÇE -9C 11 11 8,25 3 8 1,00 3 6 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 20 29 12,75 186,783 142

22 328 EMRE YILDIZ -9C 7 14 3,50 5 8 3,00 1 11 -1,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 18 42 7,50 168,486 166

23 334 KADİR KARİP -9C 11 9 8,75 3 4 2,00 4 5 2,75 3 11 0,25 6 1 5,75 4 2 3,50 2 5 0,75 33 37 23,75

24 162 KÜBRA HARMAN -9C 16 7 14,25 3 8 1,00 5 5 3,75 2 9 -0,25 1 6 -0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 32 41 21,75

25 323 YUSUF TANRI *RDİ -9C 15 8 13,00 5 7 3,25 4 8 2,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 31 42 20,50

26 274 ATİLLA POLAT -9C 9 12 6,00 5 7 3,25 8 1 7,75 0 5 -1,25 3 5 1,75 2 5 0,75 2 2 1,50 29 37 19,75

27 1068 EGEMEN PEKER -9C 6 10 3,50 4 6 2,50 5 5 3,75 1 6 -0,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 20 35 11,25

28 283 MERT DEMİR -9C 11 7 9,25 6 7 4,25 3 7 1,25 0 4 -1,00 0 8 -2,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 20 42 9,50



-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9D

KATILIMLAR

1 503 RABİA SARI -9D 14 10 11,50 8 2 7,50 8 4 7,00 13 7 11,25 3 6 1,50 3 4 2,00 6 2 5,50 55 35 46,25 307,473 6

2 420 SIRMA SARI -9D 15 5 13,75 5 8 3,00 8 2 7,50 11 7 9,25 3 4 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 48 32 40,00 284,461 18

3 570 GÜLSEVİL KAYA -9D 14 6 12,50 7 6 5,50 9 0 9,00 4 3 3,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 44 22 38,50 279,328 26

4 441 BERİVAN DEMİR -9D 10 10 7,50 6 4 5,00 9 1 8,75 11 8 9,00 3 6 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 43 34 34,50 265,483 38

5 557 EBRU POLAT -9D 10 5 8,75 7 4 6,00 9 2 8,50 7 8 5,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 3 2,25 41 29 33,75 262,644 40

6 541 ELİF YAŞAR -9D 14 9 11,75 7 5 5,75 6 4 5,00 11 9 8,75 2 6 0,50 0 6 -1,50 3 4 2,00 43 43 32,25 256,553 49

7 660 YUSUF YILDIZ -9D 13 8 11,00 5 6 3,50 7 3 6,25 8 7 6,25 4 4 3,00 2 4 1,00 1 2 0,50 40 34 31,50 254,132 55

8 356 HELİN SARI -9D 11 7 9,25 5 5 3,75 6 4 5,00 12 2 11,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 37 27 30,25 249,714 58

9 367 HİLAL ŞİMŞEK -9D 8 15 4,25 7 6 5,50 10 2 9,50 6 4 5,00 3 3 2,25 3 4 2,00 2 4 1,00 39 38 29,50 248,000 62

10 362 GAMZE YANARDAĞ -9D 16 6 14,50 8 4 7,00 7 5 5,75 5 12 2,00 1 7 -0,75 1 7 -0,75 3 4 2,00 41 45 29,75 247,085 64

11 345 YUSUF DEMİR -9D 10 8 8,00 7 5 5,75 9 3 8,25 5 4 4,00 2 4 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 36 27 29,25 246,421 65

12 631 MUHAMMEDALİ TAŞDEMİR-9D 15 6 13,50 5 7 3,25 5 6 3,50 8 10 5,50 5 4 4,00 1 5 -0,25 0 1 -0,25 39 39 29,25 245,580 66

13 636 YUSUF YILDIRIM -9D 10 9 7,75 8 5 6,75 7 2 6,50 6 7 4,25 3 5 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 37 35 28,25 242,841 68

14 379 ZERİN ÖZER -9D 10 7 8,25 6 4 5,00 7 1 6,75 6 6 4,50 4 4 3,00 1 1 0,75 1 4 0,00 35 27 28,25 242,799 70

15 346 GAMZE YILI Z -9D 14 6 12,50 5 8 3,00 6 3 5,25 7 7 5,25 3 3 2,25 2 4 1,00 0 5 -1,25 37 36 28,00 241,155 72

16 361 RUKEN BİRGÜL -9D 13 7 11,25 5 4 4,00 4 3 3,25 10 9 7,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 36 34 27,50 239,509 75

17 732 ESER ALPARSLAN -9D 8 8 6,00 5 5 3,75 5 3 4,25 11 2 10,50 3 4 2,00 2 5 0,75 34 27 27,25 239,493 76

18 355 OKAN DEMİR -9D 12 3 11,25 7 2 6,50 4 4 3,00 2 4 1,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 31 19 26,25 235,156 81

19 528 AYŞENUR KAYA -9D 8 7 6,25 5 4 4,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 4 2 3,50 0 2 -0,50 31 21 25,75 234,164 85

20 350 RABİYA YÜCE -9D 12 7 10,25 4 7 2,25 7 2 6,50 3 4 2,00 3 5 1,75 3 3 2,25 1 3 0,25 33 31 25,25 231,692 88

21 360 IRMAK YAŞAR -9D 14 7 12,25 2 8 0,00 9 1 8,75 3 4 2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 1 0,75 32 32 24,00 226,717 95

22 810 DEVRİM YÜCE -9D 11 9 8,75 5 7 3,25 5 4 4,00 3 7 1,25 5 3 4,25 2 3 1,25 1 2 0,50 32 35 23,25 224,795 99

23 358 YAĞMUR CENGİZ -9D 14 8 12,00 5 6 3,50 3 7 1,25 6 10 3,50 1 7 -0,75 4 4 3,00 1 3 0,25 34 45 22,75 222,319 103

24 364 GÜLBAHAR DEMİR -9D 11 14 7,50 5 8 3,00 7 3 6,25 3 9 0,75 4 4 3,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 34 49 21,75 219,494 110

25 966 OKTAY YÜCE -9D 6 9 3,75 4 5 2,75 3 4 2,00 3 4 2,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 19 32 11,00 181,120 150

26 637 MELİSA YAŞAR -9D 13 8 11,00 8 3 7,25 11 1 10,75 2 12 -1,00 4 4 3,00 5 3 4,25 1 7 -0,75 44 38 34,50



-9D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9D

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9E

KATILIMLAR

1 1054 İREMSU DAYAN -9E 19 2 18,50 5 7 3,25 8 3 7,25 12 5 10,75 2 5 0,75 6 1 5,75 3 2 2,50 55 25 48,75 315,406 4

2 1058 EMİRHAN AKKUŞ -9E 13 7 11,25 6 6 4,50 9 2 8,50 12 7 10,25 5 4 4,00 4 2 3,50 3 1 2,75 52 29 44,75 302,162 9

3 1003 DERYA POLAT -9E 13 5 11,75 8 4 7,00 6 2 5,50 12 0 12,00 2 3 1,25 4 3 3,25 1 1 0,75 46 18 41,50 290,121 13

4 993 BADEGÜL VURAL -9E 17 5 15,75 6 7 4,25 5 5 3,75 7 6 5,50 2 6 0,50 6 1 5,75 3 1 2,75 46 31 38,25 277,959 29

5 1062 EVİN ŞİMŞEK -9E 14 11 11,25 7 6 5,50 9 3 8,25 5 11 2,25 1 8 -1,00 6 2 5,50 5 3 4,25 47 44 36,00 270,528 35

6 1067 HALİME POLAT -9E 13 5 11,75 7 4 6,00 8 4 7,00 6 10 3,50 1 7 -0,75 6 2 5,50 1 4 0,00 42 36 33,00 259,438 43

7 1061 MEHMET MELİK IŞIK -9E 15 5 13,75 8 4 7,00 9 3 8,25 3 10 0,50 3 5 1,75 2 6 0,50 2 4 1,00 42 37 32,75 258,154 45

8 967 TUANA CER   İPEK -9E 11 8 9,00 9 3 8,25 7 4 6,00 6 6 4,50 2 6 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 40 31 32,25 257,147 46

9 1038 HATİCE GÜVEN -9E 13 11 10,25 6 6 4,50 9 2 8,50 3 3 2,25 2 6 0,50 5 3 4,25 3 4 2,00 41 35 32,25 257,061 47

10 181 CİHANGİR DEMİR -9E 12 8 10,00 8 3 7,25 7 2 6,50 5 3 4,25 2 3 1,25 3 1 2,75 37 20 32,00 256,066 50

11 960 ZEYNEP TAVŞANCI -9E 15 4 14,00 5 5 3,75 5 6 3,50 3 4 2,00 4 0 4,00 3 4 2,00 3 1 2,75 38 24 32,00 255,674 51

12 980 EMRE ÖZMEN -9E 10 3 9,25 8 4 7,00 5 2 4,50 6 4 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 36 17 31,75 255,377 52

13 158 BURAK EKİNCİ -9E 15 7 13,25 6 3 5,25 6 4 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 5 0,75 3 2 2,50 37 26 30,50 250,176 57

14 183 YUSUF ALİ KAYA -9E 12 8 10,00 5 6 3,50 7 2 6,50 6 6 4,50 3 6 1,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 36 33 27,75 240,700 74

15 984 NİSANUR ARSLAN -9E 16 7 14,25 6 6 4,50 6 6 4,50 3 4 2,00 3 6 1,50 2 5 0,75 1 4 0,00 37 38 27,50 239,092 77

16 1053 GAMZE ÇİFTÇİ -9E 12 5 10,75 5 3 4,25 6 2 5,50 4 2 3,50 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 30 19 25,25 231,471 90

17 954 ZELİHA ÇİFTÇİ -9E 9 5 7,75 8 4 7,00 4 6 2,50 5 1 4,75 2 3 1,25 3 4 2,00 0 4 -1,00 31 27 24,25 228,377 93

18 1063 SALİH ZORBAY -9E 12 4 11,00 4 5 2,75 5 4 4,00 4 2 3,50 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 29 21 23,75 226,081 97

19 907 DİCLE YARDIMCI -9E 9 7 7,25 5 4 4,00 5 2 4,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 29 25 22,75 223,200 101

20 1002 KADER ÇAKAN -9E 11 10 8,50 7 4 6,00 3 5 1,75 4 4 3,00 2 6 0,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 29 35 20,25 213,772 116

21 992 ABDULSAMET BİLGİ -9E 6 13 2,75 6 7 4,25 6 6 4,50 4 8 2,00 4 5 2,75 1 7 -0,75 4 4 3,00 31 50 18,50 208,543 122

22 139 EVİN ALTINTAŞ -9E 10 6 8,50 3 6 1,50 2 1 1,75 5 5 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 24 26 17,50 203,901 125

23 1060 MURAT ÖZDEN -9E 8 11 5,25 3 7 1,25 7 4 6,00 3 5 1,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 26 35 17,25 203,551 126

24 1066 HAVVANUR ARSLAN -9E 13 5 11,75 3 6 1,50 4 5 2,75 3 6 1,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 26 35 17,25 202,388 129

25 898 ENVER IŞIK -9E 4 4 3,00 5 5 3,75 3 4 2,00 2 5 0,75 3 5 1,75 1 5 -0,25 18 28 11,00 181,284 149

26 1057 ALEYNA KAYA -9E 9 6 7,50 6 3 5,25 7 0 7,00 1 3 0,25 3 5 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 28 20 23,00



-9E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

SINIF: -9E

KATILIMLAR
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

İl Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

İlçe Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

KATILIMLAR

1
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

-9D 26 11,77 7,85 9,81 5,81 5,31 4,48 6,81 2,88 6,09 6,58 6,46 4,96 2,92 4,42 1,82 2,27 3,77 1,33 1,35 2,62 0,69 37,51 33,31 29,18 235,700

2
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

-9B 27 11,63 8,37 9,54 6,22 4,93 4,99 6,78 2,81 6,07 6,22 6,26 4,66 3,67 3,63 2,76 3,07 3,41 2,22 1,22 2,52 0,59 38,81 31,93 30,83 235,500

3
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

-9E 26 11,96 6,62 10,31 5,96 4,92 4,73 6,08 3,42 5,22 5,00 4,92 3,77 2,42 4,27 1,36 2,88 3,08 2,12 1,58 2,19 1,03 35,88 29,42 28,54 234,910

4
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

-9A 26 12,69 7,85 10,73 5,92 5,08 4,65 7,15 3,15 6,37 5,58 6,42 3,97 2,85 3,96 1,86 2,96 3,15 2,17 1,58 2,73 0,89 38,73 32,34 30,64 217,810

5
AĞRI / DİYADİN
ŞEHİT ÖMER
HALİSDEMİR ANADOLU

-9C 28 13,07 8,04 11,06 5,89 5,82 4,44 5,86 4,46 4,74 5,50 5,96 4,01 2,43 3,93 1,45 2,68 3,36 1,84 1,79 2,54 1,15 37,22 34,11 28,69 200,100

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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-9D (1) -9B (2) -9E (3) -9A (4) -9C (5)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1 133 133 133 323

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 8,91 11,57 6,02 4,44 6,63 2,78 4,24 5,09 2,96 4,26 9,88 1,79 2,25 4,63 1,09 1,82 3,97 0,83 1,25 3,18 0,46 27,17 44,95 15,93 136,470

İl Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

İlçe Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

Okul Ortalaması 12,23 7,75 10,30 5,96 5,22 4,66 6,53 3,36 5,69 5,77 6,01 4,27 2,86 4,04 1,85 2,77 3,35 1,94 1,50 2,52 0,87 37,62 32,25 29,58 224,510

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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-9D (1) -9B (2) -9E (3) -9A (4) -9C (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ERDOĞAN 174 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,171 136,470 4 11 11 11 11

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 19 5 17,75 71 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 3 7,25 56 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 17 5 15,75 63 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 7 4,25 17 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 4 5 2,75 31 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 2 3,50 44 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 9 10 6,50 26 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 51 27 44,25 44 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCCBAC dcCDDEAEDeEEECeCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EAC BbAAEBee aABC BCCAbBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik a     bD  Ce ec ECb EB a 

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CCBcDacdea  EDBeDDb b  c 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 19 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 3 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 7 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN GÜMÜŞ 180 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,991 136,470 1 5 5 5 5

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 10 10,50 42 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 10 3 9,25 71 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 11 1 10,75 90 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 21 4 20,00 80 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 11 7 9,25 37 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 4 5 2,75 31 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 11 12 8,00 32 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 56 33 47,75 48 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAE cdDa ceACDabCdceCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBDeACDaCEcDBCEBACCCDCeB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB CADbdDcaD   Ad Da  aDE

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen eDadeCCeABeEDbe D ABcCbcd

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 10 3 77

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 7 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN KAÇAN 194 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,725 136,470 5 15 15 15 15

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 6 15,50 62 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 8 11,00 44 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 10 2 9,50 38 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 1 3 0,25 3 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 3 3 2,25 28 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 8 5,00 20 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 47 24 41,00 41 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCCBcCCEcdeDEAEDAaE  bCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cAC BDAbddcbDC da BC AEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik        D DCdD   ECb EBB D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen    cDa d b  bcBCD Cd EeB 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 6 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 2 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZER KA * 125 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,484 136,470 3 10 10 10 10

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 7 15,25 61 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 3 7,25 56 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 17 6 15,50 62 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 9 9 6,75 27 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 12 7,00 28 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 53 34 44,50 45 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAbEcCDD dCcCDDDCCceCb

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBD AC CdcAaBCEaACCCDdeB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ee aA EeDe  d  A aDbaDDbE

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen e Bbeee cBC DeabDaeBBeDEE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 3 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 9 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YALÇIN 185 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,338 136,470 17 90 90 90 94

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 11 9,25 37 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 12 8,00 32 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 6 2,50 10 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 4 2 3,50 39 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 7 4,25 17 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 33 36 24,00 24 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe aaCdaACCEcdD EAEDebda bCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EAeaBDeAaaDbcb Be BCbbEBe

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ae    D a        Cb EB ec

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen Cba DB E  dacDdCa        

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 11 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 5 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 6 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 2 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENAP ÖZDEN 155 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 12 7,00 28 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 9 4 8,00 62 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 17 8 15,00 60 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 16 -1,00 -4 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 6 3 5,25 58 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 1 6 -0,50 -6 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 11 12 8,00 32 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 41 48 29,00 29 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe  bbCeeCCE Ce EAacebddCdCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal dACCBeAAEdDbDedBCDBCbAEBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ddd c cb bace bEaaD aa bD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CCacDBDEcbbcb deDDCBa Ada

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 12 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 9 4 69

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 16 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİREN TEKİN 104 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 14 4,50 18 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 10 8,50 34 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 7 0,25 1 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 2 5 0,75 8 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 10 1,50 6 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 25 41 14,75 15 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe cbCaBACeacec abEedEcc  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EdCdBeAAEBaeaCABCb d  da 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik d     Da  be    ba  Ea   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen b eADded bcBbadC         

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 14 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 4 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 7 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ÖZDEN 187 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,957 136,470 2 7 7 7 7

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 18 5 16,75 67 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 12 7 10,25 41 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 4 4 3,00 33 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 12 7,00 28 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 54 35 45,25 45 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDea cCD EECACDDDCCBeCb

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal aedDbACDaddAeBdEcACeCDCAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB CAcbCDB eeA   dDDB aDb

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDBEcCbc cCEDeecDec cd EE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 18 5 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 8 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 7 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZENUR SARBOT 148 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,776 136,470 8 23 23 23 23

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 8 13,00 52 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 7 14,25 57 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 9 6 7,50 30 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 14 4,50 18 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 48 35 39,25 39 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDe abbDac acCDDDCCBACC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBD ACDaCcceBCEBACeCbC B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBBCAb Cb  De    cDba  D 

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDBdcbdcedaEDaaED b ce bE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 5 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 6 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN YARDIMCI 177 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,119 136,470 20 107 107 107 118

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 13 7,75 31 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 3 6 1,50 12 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 3 -0,75 -9 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 9 3,75 15 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 29 36 20,00 20 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe ebCde CbdcdDDEAEDeacdeACD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  ca aDA d DeeeAdC BCCAEe 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik           ede    Cb E   c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen  Ce aB c eE bDBeD   c ce 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 13 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 6 23

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞEN ÇEÇEN 197 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,603 136,470 11 46 46 46 48

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 6 11,50 46 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 1 8,75 73 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 5 14,75 59 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 5 4,75 19 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 15 1,25 5 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 40 31 32,25 32 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe  DCdBbCC cCe EAEb Ea C CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EdCeB A EBDea ABCDBC AEBe

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik Eb     D  ade     b EBB D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen  eecDcbdcbEebDaCD e  d cd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 6 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 4 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 5 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KAYA 157 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,740 136,470 16 81 81 81 83

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 10 7,50 30 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 3 7,25 56 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 7 14,25 57 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 9 1,75 7 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 3 4 2,00 22 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 1 3 0,25 3 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 10 2,50 10 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 35 36 26,00 26 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe EAaDea caD cb  CD bCCBbCe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBDAAe aa ADBCEBAbaCDebB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik E  CdD e d ce  b ccD  a  

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen B Bc dabAda D  b db   D d

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 3 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 9 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN YAŞAR 160 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,137 136,470 19 105 105 105 114

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 5 6,75 27 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 2 6 0,50 4 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 0 3,00 12 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 3 2 2,50 31 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 8 5,00 20 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 26 22 20,50 21 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe  AE  bd  e     CD ceCBAC 

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal ddBD    ea dcBCca Ca  CAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik E B A                    

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen d B  dd AdC  e EDd dBeD  

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 5 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 6 15

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 0 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHTAP TANRIVERDİ 130 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,052 136,470 12 51 51 51 53

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 10 11,50 46 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 9 12,75 51 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 8 1,00 4 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 2 5 0,75 8 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 5 2 4,50 56 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 9 10 6,50 26 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 41 37 31,75 32 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDeaEcbDe EbcCDDbCCBeaC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBDAACea cAcBCEaAeCaeCeB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB a   db acd    baD     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDcdcC  eBCED acD  cBC cb

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 10 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 4 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 8 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDCAN TURAN 186 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,191 136,470 13 54 54 54 56

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 5 12,75 51 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 3 9 0,75 6 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 13 6,75 27 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 4 6,00 24 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 3 3 2,25 25 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 2 2 1,50 19 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 7 5,25 21 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 38 29 30,75 31 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe cAEDAEEcC      CDDDCdaeCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EeacAAaebe daBCEB aCCbdAd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB C   CD aDd     eD  e  

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aD EeC  cBe b   D be C  E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 5 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 9 23

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 4 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YALÇIN 131 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,084 136,470 21 111 111 111 123

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 13 0 0 0,00 0 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 0 4,00 33 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 4 0 4,00 16 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 15 10 12,50 50 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 1 5 -0,25 -3 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 1 2 0,50 6 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 3 7 1,25 5 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 22 17 17,75 18 30,64 29,57 15,93

TYT Sosyal                B DB   E  

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik aCecAeDDBDCdceeEbCDBEBBCe

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen be A aed  a  c  D     A  

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 10 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 5 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR YENİGÜN 151 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,302 136,470 14 78 78 78 80

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 12 10,00 40 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 3 5,25 21 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 3 3 2,25 28 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 1 1,75 22 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 10 3,50 14 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 35 35 26,25 26 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEaebdcdDDEEabCDabaCBbCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal aBBDeAaea cAcBdbB CCa   B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB  Ac C   bC     eD     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDadc e cBb Db bD A B   d

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 12 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 7 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 3 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 3 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN ALTIN 196 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,363 136,470 9 27 27 27 27

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 9 11,75 47 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 10 3 9,25 71 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 19 6 17,50 70 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 6 4,50 18 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 2 6 0,50 6 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 14 4,50 18 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 47 35 38,25 38 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe aDCbeeCCacCeDEA DAEcE eCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EACeBDAbdBDCDdeBCDBCCAEaC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik dd  b DD  C Db   ab EB   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bbaeDe Ec EebDBeDDaebdAc 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 9 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 10 3 77

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 6 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA ÇAKAN 137 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,794 136,470 15 80 80 80 82

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 8 8,00 32 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 14 10 11,50 46 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 3 1,25 5 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 1 2 0,50 6 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 0 4,00 50 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 3 5,25 21 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 32 24 26,00 26 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe DDaCad   cCD dAEDeaa   CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal c aaBDAAcBceedABdDBCdAEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik       c   C      a  Ea   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen b   D  c     DBCD Cd     

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 7 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 3 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 0 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN ÇELİK 140 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,280 136,470 18 100 100 100 106

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 9 12,75 51 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 14 7,50 30 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 8 -2,00 -25 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 20 0,00 0 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 34 47 22,25 22 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDeEEcCcecE bCDacCeBACC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal aBBDbACDddEdaBCEacdaaeeeB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB e   Cba b             

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDaEeCececeEDeaccbddcabbb

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 9 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN GEZGİN 199 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 10 7,50 30 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 4 8 2,00 15 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 11 6,25 25 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 1 10 -1,50 -6 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 4 3 3,25 36 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 1 6 -0,50 -6 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 12 3,00 12 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 26 43 15,25 15 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCdadCCEcbDbcAa   E e CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cAdbBcAbd DaeaAB  BCd aB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  de   bb  be     e  E cac

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CCedDB d ba bcBee   cEec 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 8 31

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 3 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 10 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM ÇİFTÇİ 172 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,621 136,470 10 30 30 30 30

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 18 4 17,00 68 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 7 13,25 53 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 3 3 2,25 25 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 2 3,50 44 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 8 6,00 24 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 44 23 38,25 38 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe DcCaBAC EDCD EAEDcEcE ACD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EAa BDA adDCeeAdCcBC AEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  b    b        d Cc EB   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen b aeDB E  Ea DBCc  d d Bb

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 18 4 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 4 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA TAKAN 133 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,178 136,470 6 19 19 19 19

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 8 12,00 48 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 11 10,25 41 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 9 3,75 15 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 7 2 6,50 72 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 5 3 4,25 53 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 16 9 13,75 55 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 49 37 39,75 40 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAaEDCDbba ACD b daAdC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EdeDcdaDaCEdDBCEBd dCcCAd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ee ddb CD bD   dA bD  eb 

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen eDBEcCCDABaEDCebDaAdcCDbE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 9 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 7 2 78

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVHAT ÇEVİK 184 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,567 136,470 22 112 112 112 124

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 4 9,00 36 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 2 2 1,50 12 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 7 6 5,50 22 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 1 2,75 11 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 0 0 0,00 0 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 1 0 1,00 13 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 1 1 0,75 3 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 21 12 18,00 18 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe     BeC EDCD  AE ebd   CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal       A d  Ce AdabBC  EaC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik   e              C  EB   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen                C       c 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 4 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 2 15

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 4 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 1 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VİYAN YARDIM I 164 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 5 8,75 35 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 4 4,00 31 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 7 0,25 1 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 5 2 4,50 50 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 1 2 0,50 6 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 4 6,00 24 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 30 22 24,50 25 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe D CaBda  DCD dAE     e CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EeC eDAb  De   BeaB CA BC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ab    ec  ac     C  Ed   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen  CBcDBDc      daDD       

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 5 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 4 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 7 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 2 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL ATALAY 159 -9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,536 136,470 7 21 21 21 21

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 8 15,00 60 10,73 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,65 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 6,37 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 10 12,50 50 11,02 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 12 4,00 16 3,97 4,27 1,79

Fizik 9 5 4 4,00 44 1,86 1,85 1,09

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,17 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 0,89 0,87 0,46

TYT Fen 25 11 12 8,00 32 4,92 4,66 2,38

Toplam: 100 50 42 39,50 40 30,64 29,57 15,93

TYT Türkçe cbCCBeCaEcCDDEAEcebEECACD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EcaaBDAcdBDeeCcBCDBCeAEBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ba    ea DCdD bbaCDeEBabe

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CCacDBcaAaEdbDdCD bBab Bb

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 12 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ TEKİN 259 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,853 136,470 6 25 25 25 25

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 10 9,50 38 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 12 10,00 40 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 12 10 9,50 38 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 6 3 5,25 58 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 2 4 1,00 13 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 4 3 3,25 41 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 12 10 9,50 38 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 49 42 38,50 39 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCCBdCCbDdDabdEDeab   CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cAbdBDAbEeaeDCcBebBCdeEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik aC BA eDcaedD DEbCDeEBaaD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CbaADBDaAbE  DdeeDCd dAcC

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 10 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 3 67

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇAĞLAR YAŞAR 222 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,045 136,470 23 104 104 104 112

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 10 10,50 42 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 4 5,00 38 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 9 0,75 3 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 14 0,50 2 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 32 43 21,25 21 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCeBbCCdcCDeEAaDeb aa CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal bd  BDAAcB aDCdBCDeaCeEaa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik abe A ec  ae eD  C  d    

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bbaADacEdbEabcceb      c 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 4 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 9 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ DEMİR 210 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,594 136,470 19 94 94 94 100

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 11 5,25 21 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 6 3,50 27 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 10 1,50 6 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 5 4 4,00 44 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 11 7,25 29 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 33 41 22,75 23 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe abCd cab DbD EAEeec   bCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal acaaB A dBaCDC cC eCbAEB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik db    bD  C e baa b EBeb 

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CbBADacdACE bDeCe  dEd cd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 11 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 6 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 10 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN Çİ FÇİ 218 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,907 136,470 4 22 22 22 22

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 10 7,50 30 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 7 14,25 57 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 11 8 9,00 36 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 5 2 4,50 50 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 3 3 2,25 28 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 7 8,25 33 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 47 32 39,00 39 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCdaeCeEcCe EAaeAa    CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  AdaBDAAdeDeD dBCDBCCAbBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ae  A DDa CAabDabCD EB bD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen C BcDB Ebbd  DcCD CBb  a 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 5 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 2 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ADIGÜZEL 246 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,644 136,470 2 3 3 3 3

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 10 9,50 38 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 10 3 9,25 71 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 17 7 15,25 61 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 17 5 15,75 63 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 5 4 4,00 44 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 14 10 11,50 46 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 60 32 52,00 52 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEcA EcdD cEb bDDDebBeCe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBDAACDaCcAaBCEBc dCebAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBBCADdCbBCDCA A daDBD Da

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDaaceCDAcCED abDdABBCbEd

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 10 3 77

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 5 68

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİM ÇİÇEK 258 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,293 136,470 14 65 65 65 67

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 11 10,25 41 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 11 10,25 41 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 6 4,50 18 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 5 4 4,00 44 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 2 4 1,00 13 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 13 3,75 15 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 39 41 28,75 29 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCbBdCCEcdeaEAEDbada ACD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal ccdCBDAAdBeCeCccCDeCe EBe

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik abe A DD  d    c a  EB  D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CdBeDBbdAbE  Ddeccd bd d 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 11 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 6 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK POLATLI 206 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,798 136,470 24 108 108 108 119

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 7 4,25 17 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 2 3 1,25 10 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 0 4,00 33 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 6 3 5,25 21 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 8 2 7,50 30 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 3 3 2,25 25 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 2 3 1,25 16 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 10 2,50 10 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 25 22 19,50 20 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe cAEDe  cd      CD De ee  

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal daBDb        BC       C B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB C a CD bD           DE

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen Bba c CD cC D eb    ca bd

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 7 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 3 15

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 2 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAŞTAN 249 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,304 136,470 5 24 24 24 24

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 10 3 9,25 71 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 17 7 15,25 61 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 9 10 6,50 26 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 6 2 5,50 61 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 9 13 5,75 23 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 48 37 38,75 39 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe aAEDAbEDac     CDaDCdBeCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBDAACeCdEbDBCEBA deDCdd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik E BCd aCbebDeA   EeDa abE

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDBEACC edabDdabDdedcC  a

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 10 3 77

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 10 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN YAŞAR 263 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,374 136,470 3 8 8 8 8

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 10 10,50 42 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 10 1 9,75 81 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 17 7 15,25 61 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 9 9 6,75 27 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 4 4 3,00 33 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 6 2 5,50 69 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 4 1 3,75 47 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 14 7 12,25 49 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 53 33 44,75 45 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe aDaCBeCedcCDbEAEDA a abCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EdadBDAbdBeCDCdBCDBCCAEB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik aCe e DD  CAD  bbCb EBdae

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CCacDBcb eEeEDBCD CB  ABd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 1 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 9 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KORAN 141 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 9 9,75 39 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 1 9 -1,25 -5 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 5 4 4,00 44 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 8 6,00 24 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 32 34 23,50 24 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe dAEcAaEcC  a   CD cCaBAaC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBDAACDae baebEBcC CD  d

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik E    a db   e    aba  ec 

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen dDaEcCCaAdCEeb Ec        

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 5 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 4 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 9 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÇİFTÇİ 256 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,802 136,470 17 83 83 83 87

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 4 7 2,25 17 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 7 4,25 17 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 3 2 2,50 31 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 10 2,50 10 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 34 35 25,25 25 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe Dc CBAba cae EAEDA c  cCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  AeaebA aeDeDaAdeDBC AEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik aC    DD  C abD  eb aB  c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen dbac c EcbE  DBa  b    dC

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 7 31

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 7 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR PELİT 200 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,826 136,470 21 99 99 99 105

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 8 10,00 40 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 6 3,50 27 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 7 13 3,75 15 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 8 8 6,00 24 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 1 4 0,00 0 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 10 2,50 10 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 32 39 22,25 22 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAbbDbD  a  eD bCCBdCa

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal ddBDAdaDa  dDBd Bc de abe

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EaaCeD CD CDd    deDae   

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen  Dade d  cCED aacd    e E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 8 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 6 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 7 17

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 8 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR YILDIZ 239 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,149 136,470 20 96 96 96 102

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 6 7,50 30 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 4 4,00 31 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 7 7,25 29 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 5 2,75 11 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 3 5 1,75 19 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 4 0 4,00 50 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 7 5,25 21 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 29 25 22,75 23 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe EAED aac       CDDDCdae  

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBB dAa  CE a C aAC C b d

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik E    c CD  c     deDa    

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDBbcCb eBC D   Dd   b   

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 6 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 4 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 3 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 5 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 0 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİP CAN  *ŞAR 202 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,000 136,470 1 2 2 2 2

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 6 15,50 62 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 10 3 9,25 71 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 18 7 16,25 65 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 10 3 9,25 37 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 6 2 5,50 61 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 6 2 5,50 69 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 15 8 13,00 52 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 60 24 54,00 54 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAaEDCDDcE  CDaDdbBACe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBDAACDaCcADBCcBAeaCDCeB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB CADcCb  DC     DDa    

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDBdACC AcCEDdBEDbbdB bEE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 10 3 77

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 3 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN DEMİRTAŞ 244 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,431 136,470 12 57 57 57 59

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 14 6,50 26 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 10 1 9,75 81 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 8 14,00 56 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 9 4,75 19 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 5 4 4,00 44 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 13 4,75 19 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 41 44 30,00 30 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe EAbDeaEcbeedaC CDaDCdabaC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBdDcACDabddDBaEBACCCDC B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBeCba Cb  cC    dDee a E

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDBbcCdeAeeEabebD Aecd   

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 14 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 1 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 9 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÖZDEN 260 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,572 136,470 18 88 88 88 92

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 4 12,00 48 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 2 2 1,50 12 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 6 6 4,50 18 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 1 6,75 27 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 1 4 0,00 0 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 3 7 1,25 5 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 29 18 24,50 25 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe  bCbBeC E aD EAEDAE    CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal   d B    Ba   ABa Bdd Ea 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  b        CAD    CD E   D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bC  Da c  d  Ddec        

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 4 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 2 15

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 4 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 1 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA YAĞIZ KAYA 266 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,568 136,470 9 34 34 34 34

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 8 15,00 60 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 8 13,00 52 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 9 1,75 7 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 4 5 2,75 31 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 4 4 3,00 38 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 12 7,00 28 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 46 37 36,75 37 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEeebdeCDDEEaeCDDDCCBbCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal cBBDAAe abEcDBCEBA aCbCAd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBc  aa b a d   AabD  e  

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDadcCCecBeaDaBdDd eBC  a

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 5 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 9 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ERGÜL 261 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,685 136,470 7 32 32 32 32

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 10 3 9,25 71 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 11 1 10,75 90 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 21 4 20,00 80 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 8 1,00 4 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 4 3 3,25 36 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 1 5 -0,25 -3 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 10 5,50 22 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 45 29 37,75 38 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCdBbCCbcac EAEDAa    CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal adaCBDAAEBDCDCABCDBCCbEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ab  c aD    e    ac EB  b

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen C BcDd Ec aebDca  e EE cC

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 10 3 77

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 8 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YILDIR M 203 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,849 136,470 16 71 71 71 73

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 10 8,50 34 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 10 1 9,75 81 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 17 6 15,50 62 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 7 2,25 9 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 2 5 0,75 8 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 14 1,50 6 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 37 37 27,75 28 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCeBeaC DbeaEAEDe cEa  D

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  baaBDAbEBDeDC BCDBCCeEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik d     D a ae     Cbe a CD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen Cdc Dd cc EabDcdb  dbdbB 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 10 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 5 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 1 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 7 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT DEMİRTAŞ 211 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,163 136,470 22 101 101 101 107

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 4 7 2,25 17 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 9 6,75 27 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 0 2,00 8 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 7 4,25 17 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 28 24 22,00 22 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe bAEe EEcdc    bCDDcCdBAC 

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal ddBD daDd bAeBCdB     eAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik E      C                 

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDaE  d  cdED aEDd       

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 7 31

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 2 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YARDIMCI 240 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,577 136,470 25 109 109 109 121

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 7 7,25 29 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 4 3 3,25 25 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 1 3,75 31 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 8 4 7,00 28 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 3 1,25 5 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 2 1 1,75 19 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 0 1,00 13 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 6 3,50 14 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 24 20 19,00 19 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe aAE   EcbDD   eCDaa bB  C

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal d BD ACee    BC B  aC    

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik bB     ab  D             

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen B a   C  cdbDa dD   B    

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 7 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 3 31

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 3 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 1 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 0 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERVİN DEMİR 243 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,836 136,470 15 67 67 67 69

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 7 9,25 37 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 2 8 0,00 0 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 10 6,50 26 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 9 4,75 19 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 6 2 5,50 61 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 4 2 3,50 44 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 9 7,75 31 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 37 35 28,25 28 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe EAE AaEcC  a   CDDDCdeda 

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal ddBcbAa a  dcBCEaA aC C B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBeCbaaCb  DC    abDa   b

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDaEdCC ABC D cdDe  ce ab

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 7 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 8 15

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 9 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR YILDIZ 234 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,580 136,470 13 61 61 61 63

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 8 12,00 48 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 7 13,25 53 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 4 4 3,00 33 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 1 4 0,00 0 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 13 2,75 11 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 38 33 29,75 30 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEe adcCcD EC CDDDCeabCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBDbACDeecAcBCcB  dC CAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ec     ec  b      DD  a  

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen eDBEcCb eee c  bDeedce  E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 5 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 5 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ALPARSLAN 231 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,050 136,470 10 41 41 41 41

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 6 11,50 46 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 6 14,50 58 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 5 5,75 23 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 2 4 1,00 11 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 2 4 1,00 13 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 8 2,00 8 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 40 25 33,75 34 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe aDCa eCCEcCD EAaDe  E  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  AaCBDAAE eaea BCDBCCAEBe

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik dC    eD  CA  c  Cb EB  c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen    ceBbdAb a cBCc        

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 6 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 4 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 5 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR VURAL 232 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,729 136,470 8 33 33 33 33

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 6 13,50 54 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 14 7 12,25 49 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 2 5,50 22 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 2 4 1,00 11 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 5 2 4,50 56 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 6 5,50 22 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 42 21 36,75 37 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDA EcbDD de CDDD dBeCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBaAACDad AaebEB  dC CAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB C D Cb C b            

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen  DaE adb BeEDb ED        

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 4 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 2 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN ÖZMEN 201 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 11 5,25 21 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 9 10,75 43 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 0 5 -1,25 -5 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 5 1 4,75 59 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 12 7,00 28 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 31 37 21,75 22 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe Db acbCe caD dAEDea  a CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cdeCBDAAEdebe AB DBCdeEB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik bd        abe            

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bCeeDaDcc E EDBaDDed decC

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 11 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 1 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALTINTAŞ 253 -9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,884 136,470 11 52 52 52 54

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 27 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 8 7,00 28 9,54 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,99 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 1 5,75 48 6,07 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 6 10,50 42 11,06 10,34 5,74

Matematik-1 25 8 5 6,75 27 4,66 4,27 1,79

Fizik 9 3 1 2,75 31 2,76 1,85 1,09

Kimya 8 5 0 5,00 63 2,22 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,59 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 3 7,25 29 5,57 4,66 2,38

Toplam: 100 37 22 31,50 32 30,83 29,57 15,93

TYT Türkçe abC e CeEcdD EAE  a d  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EAadBDA dBca   BC BCC  Ba

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  C    baa CAD    CD EB bc

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CC  Da    E  DBCD b    c 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 8 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 5 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 5 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 1 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 0 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÖKÇE 1000 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,783 136,470 21 116 116 116 142

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 11 8,25 33 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 3 8 1,00 8 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 6 14 2,50 10 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 1 2 0,50 2 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 1 0 1,00 11 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 1 2 0,50 6 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 2 2 1,50 6 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 20 29 12,75 13 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe DcadBACCdcdDbaAE eEca  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  AeCdbdddeDb ac eb  CbaBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  d    eD                 

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen     D        Dde         

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 11 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 8 23

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 6 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 2 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 0 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATİLLA POLAT 274 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 12 6,00 24 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 1 7,75 65 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 8 11,00 44 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 0 5 -1,25 -5 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 3 5 1,75 19 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 12 4,00 16 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 29 37 19,75 20 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe aAEDeEEcdD b  bCDae eabCa

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal aBBDbAe ddbAeBCEBA e  CAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik a   ba e           a     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDcEdbC cBed bcbD  dc  EE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 12 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 7 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 5 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAVVER JİYAN KARATAY 336 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,271 136,470 18 87 87 87 91

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 11 8,25 33 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 13 8,75 35 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 8 2,00 8 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 4 3 3,25 36 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 2 6 0,50 6 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 9 13 5,75 23 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 36 45 24,75 25 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAbccde d  bCDDbadBACe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal ceBebACDaCabeaCEabCeCDdAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ed C a a   D      cD ecbc

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDBEcb  ABeEcadbadedcCD E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 11 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 8 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 8 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KARADEMİR 309 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,772 136,470 16 77 77 77 79

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 5 11,75 47 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 10 7,50 30 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 2 3,50 14 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 3 4 2,00 22 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 3 1 2,75 34 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 7 4,25 17 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 33 24 27,00 27 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAED aEDaD     CD bCCBbCe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBDeAC C adeBbaB a C ddB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ec     CD   C      b     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDeb Ca b C D e Dd  c    

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 5 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 5 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 5 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 2 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DELİL TURAN 288 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,980 136,470 13 59 59 59 61

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 11 9,25 37 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 9 13,75 55 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 5 2,75 11 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 15 4,25 17 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 40 40 30,00 30 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe bAEDAaEebc baC CDcDCbedCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EeBDAACDadadDBbEBcCeCDCAd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ec CA  a          eD  ee 

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDcbcbCDcaCdDb bD edcdeEE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 11 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 5 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 5 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN PEKER 1068 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 10 3,50 14 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 4 6 2,50 19 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 11 6,25 25 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 1 6 -0,50 -2 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 3 2 2,50 28 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 1 5 -0,25 -3 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 8 2,00 8 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 20 35 11,25 11 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe  a dBeCe caeedAE  a    CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cd eB AAdBe bC aCbBbec BC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  b    eD         ab ba   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen   aeD DE   ebDeee      c 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 10 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 6 31

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 5 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 6 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 2 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN ÖZDEMİR 307 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,897 136,470 6 20 20 20 20

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 18 3 17,25 69 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 8 9,00 36 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 10 2 9,50 38 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 1 0 1,00 11 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 3 0 3,00 38 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 0 4,00 16 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 43 13 39,75 40 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAE  aEcCDDEEC CD DCCcACC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal E BDbAbDd cAeBCEaA  Ce b 

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBBCAD aD   C    bDD     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen  D       B  D   D        

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 18 3 72

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 5 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 3 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 2 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 0 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 0 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE YILDIZ 328 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,486 136,470 22 119 119 119 166

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 7 14 3,50 14 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 1 11 -1,75 -15 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 6 19 1,25 5 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 3 3,25 13 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 0 2 -0,50 -6 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 1 4 0,00 0 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 1 6 -0,50 -2 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 18 42 7,50 8 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EeEebaEcbe  d  CebbabBeCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal caeDbACDeadeDabcBeaebabdd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB    d b  D      eD     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen a d      ea   abD        

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 14 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 8 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 11 8

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 3 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA YAMAN 297 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,810 136,470 10 37 37 37 37

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 3 16,25 65 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 9 12,75 51 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 11 4,25 17 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 2 5 0,75 8 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 2 4 1,00 13 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 13 1,75 7 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 44 36 35,00 35 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCCBeCCEDCD EAEDA    eCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal dcdddDAAEBDC CdeCDBCCbcBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik aa    eDcDad DeE Cb EaBbc

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen  CacDab b ad DdeD Ce bcd 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 3 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 5 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 11 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAZEL ÇİFTÇİ 333 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,765 136,470 2 12 12 12 12

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 19 6 17,50 70 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 12 1 11,75 47 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 2 4 1,00 11 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 9 3,75 15 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 49 26 42,50 43 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe DcaCBACCEcdDDEAEDAaEECbCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal acbCBDd EBD aeAdCDBbaA aC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik EC    DD  CAD    CD EBa D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen aCaeDa   bb dcBCDD     c 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 19 6 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 5 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 5 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 1 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCEMAL POLAT 293 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,390 136,470 8 31 31 31 31

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 5 12,75 51 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 11 6 9,50 38 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 4 4 3,00 33 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 7 6,25 25 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 45 28 38,00 38 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCdBcCaEcCD EAEDe     CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cAaeBDdAaBDeeCe   BCbAdBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ae    DD DCADe bECD EB be

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen Cda DabEA EdbDBaD        

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 5 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 6 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ATLI 338 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,300 136,470 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 7 15,25 61 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 9 3 8,25 63 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 19 5 17,75 71 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 11 8 9,00 36 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 5 3 4,25 47 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 6 2 5,50 69 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 16 8 14,00 56 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 63 28 56,00 56 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDeaEcaD aECACDDeCCBbCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBDAAeDe EAcBCEBbCeCDCAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBBdAD eb bDC  Aea bB DaE

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDBEe dDeBCEDaeEDeAeBCDEb

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 9 3 69

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DEMİR 321 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,692 136,470 5 17 17 17 17

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 6 13,50 54 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 14 11 11,25 45 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 5 4,75 19 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 5 1 4,75 59 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 5 2 4,50 56 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 12 6 10,50 42 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 47 28 40,00 40 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe eDCCBeCCEcbD EAdDAaE   CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EdadBDAbdBabDeAdCaBCCAEBb

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  C    Da  b a    Cb EB aD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen  d cDB b  b EDBCDDCe EABd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 5 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 1 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSAK DÖRMÜŞ 286 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,975 136,470 3 14 14 14 14

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 3 6,25 48 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 5 14,75 59 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 10 7 8,25 33 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 3 4 2,00 22 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 4 2 3,50 44 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 4 1 3,75 47 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 11 7 9,25 37 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 48 28 41,00 41 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe eDdCcACeEbdD EAa e  Ea CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal Eca BDAAEd  DCABCDBCe EBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik aC BA ba D dD D ddD EB bD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bbB DBbd  EebDBC DC  EAc 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 3 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 7 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KARİP 334 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 3 4 2,00 15 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 7 9 4,75 19 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 11 0,25 1 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 6 1 5,75 64 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 4 2 3,50 44 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 5 0,75 9 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 12 8 10,00 40 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 33 37 23,75 24 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe ecCCBe b cCDeEAE ed Ea CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal Ed  Bc d B  e c  bcCdeEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik aCb   eD b d  ed  aebB  c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CC  DBDdA d EDBeDabBac Be

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 4 23

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 5 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 11 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 6 1 67

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN YAMAN 267 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,345 136,470 7 28 28 28 28

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 7 12,25 49 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 5 4,75 37 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 8 13,00 52 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 9 7 7,25 29 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 2 6 0,50 6 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 9 13 5,75 23 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 47 35 38,25 38 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAE AaEcbDDc   CDDDCdBeCa

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal b BDAAa eaEAeBCEacCCCDCeB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB aee a   cC  AAEeD D Da

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDaEdbd eBaEDe bDCAccbb E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 7 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 5 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 7 36

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA HARMAN 162 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 7 14,25 57 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 3 8 1,00 8 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 8 13 4,75 19 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 9 -0,25 -1 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 1 6 -0,50 -6 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 2 4 1,00 13 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 12 3,00 12 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 32 41 21,75 22 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEbA EbC ebEdACDDDCCBAde

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal ceB cACee dbcBb Bb CCDbbd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ec edD ab  bd    d      a

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDabcb  ccedD a D c BCDb 

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 7 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 8 23

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 5 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 9 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DEMİR 283 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 7 9,25 37 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 3 7 1,25 10 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 14 5,50 22 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 0 4 -1,00 -4 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 0 8 -2,00 -22 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 0 4 -1,00 -13 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 0 17 -4,25 -17 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 20 42 9,50 10 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe DaCeebCCEDCe bAEDeE      

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal bcCedaAAEBaeDa BabcbCbdB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik     b     a b    a       

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bbacbeb d    aeec ed ded 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 7 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 7 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 0 8 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ERDEM 326 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,820 136,470 15 76 76 76 78

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 9 11,75 47 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 12 8,00 32 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 12 2,00 8 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 2 5 0,75 8 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 11 5,25 21 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 38 44 27,00 27 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAEEcbDeca  CDDbCCadCa

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBDAACeaddcDBCcB adC ddd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBaCdedab beC  A debd    

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen eDa cCe cBaEc abDebBB   E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 9 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 6 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 12 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEPTAYYİP BİRGÜL 290 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,632 136,470 20 102 102 102 109

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 10 11,50 46 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 14 5,50 22 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 5 3,75 15 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 2 5 0,75 8 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 1 3 0,25 3 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 11 1,25 5 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 32 40 22,00 22 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe DcbCBeCeEebeeEAEDAbaE ACD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal bbdeBbAAaeDeDddBe Bde EBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik cC    D   a  e   CD Ed  c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bdacD D c Ee  ad  e  d cC

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 10 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 8 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 6 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 5 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN POLAT 152 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,330 136,470 19 98 98 98 104

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 13 6,75 27 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 12 9,00 36 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 8 4,00 16 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 4 5 2,75 31 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 6 0,50 6 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 18 2,50 10 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 35 51 22,25 22 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe  cC ebbeEcCDDEAabebaEeeCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EAeeBDAAEeaecaABC BaebccC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik dC    eD  e ea E Cbe Ba D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CdBcaBcEebddbDdaeaaebEAce

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 13 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 8 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA ADIGÜZEL 304 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,387 136,470 4 16 16 16 16

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 5 13,75 55 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 10 10,50 42 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 10 4 9,00 36 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 2 4 1,00 11 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 5 2 4,50 56 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 9 8 7,00 28 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 47 27 40,25 40 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAaEcdD    eCDaDCCB CC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EeBDbAC edEdcBCEBbeCac AB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBBCdD CD  DC    dDba    

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen  ecd CC cBCEDe bD  eBe  E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 6 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 4 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 2 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER TUNCA 341 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,683 136,470 17 85 85 85 89

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 8 10,00 40 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 6 3,50 27 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 3 6,25 25 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 3 5 1,75 19 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 2 4 1,00 13 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 11 3,25 13 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 33 31 25,25 25 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAdD aEcCD  c  CDebCCBeCe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal c ecAcaDe EADB  BAe   b a

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB     Cc aDC    aDD     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDeEbb DcBa Daa ed dB    

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 8 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 6 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 3 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 3 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ AYIŞIK 332 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,260 136,470 14 69 69 69 71

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 9 12,75 51 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 11 9,25 37 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 12 1,00 4 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 3 5 1,75 19 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 3 1,25 16 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 12 5,00 20 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 39 44 28,00 28 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEedaEcCcDEda CDDDCCBbCa

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal aBBaAACeCddAeBC cb CacCeB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EaeCbD dD bce  d abba    

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDBEebb cBeaDb bDdde C  E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 9 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 5 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 12 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TANRI *RDİ 323 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 8 13,00 52 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 15 5,25 21 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 1 5 -0,25 -1 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 2 5 0,75 8 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 5 -0,25 -3 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 14 2,50 10 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 31 42 20,50 21 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe acCCBACCEDbDabAEDebE  cCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal bcbdBDA dBabDecdaDaeCAcBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik cd   e c         C  a    

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen d ecDc Ee EccbBCa e Edecd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 7 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 8 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 5 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL YI MAZ 153 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,328 136,470 9 36 36 36 36

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 5 13,75 55 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 14 10 11,50 46 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 6 3,50 14 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 3 3 2,25 25 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 9 10 6,50 26 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 43 31 35,25 35 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAaEcCD     CDeDCCBebC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EaBDcAC eaEbbBCEaACaCDdbB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik dBBCd  Cb  cd    d D     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDBdc b  daEed EDdAdcC  E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 6 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 6 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇİMEN 292 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,877 136,470 11 39 39 39 39

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 6 11,50 46 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 2 7,50 58 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 1 6,75 56 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 3 14,25 57 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 4 6,00 24 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 1 3 0,25 3 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 2 1 1,75 22 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 6 2,50 10 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 39 19 34,25 34 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe aAE A EDde  E  CDDcCCcbCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBb AC  CEADBC BAe C C B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB C D Cb bDb     eD     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen B e   e e C e   Ddc B    

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 6 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 2 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 1 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 4 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 1 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZDEN 282 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,010 136,470 12 58 58 58 60

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 28 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 11,06 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,44 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 2 7,50 63 4,74 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 6 14,50 58 9,18 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 6 3,50 14 4,01 4,27 1,79

Fizik 9 1 4 0,00 0 1,45 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 1,84 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,15 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 11 3,25 13 4,44 4,66 2,38

Toplam: 100 38 32 30,00 30 28,69 29,57 15,93

TYT Türkçe ecCCaebaEDdc EAEDAa    CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EcadBDAAEBaC CdBC BCaAEB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ce    DDa       aeD EB  b

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen  da ed E e dbcBaD ad EAB 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 4 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 6 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KAYA 528 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,164 136,470 19 82 82 82 85

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 7 6,25 25 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 4 4,00 31 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 1 5,75 48 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 2 4,50 18 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 3 2,25 25 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 4 2 3,50 44 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 7 5,25 21 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 31 21 25,75 26 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe Db dBdC  c e deED E    CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  be BDAcEeD  CdB  BC  EB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  b     D     D   CD Ed   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen C a aa EAbEeED C       ed

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 7 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 4 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 2 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN DEMİR 441 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,483 136,470 4 38 38 38 38

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 10 7,50 30 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 4 5,00 38 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 1 8,75 73 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 5 13,75 55 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 11 8 9,00 36 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 2 3 1,25 16 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 11 4,25 17 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 43 34 34,50 35 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe EAE e Eca e  abCDabCCadCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBDAACee  c BCEBAC C eAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBBCAc CbBbe   A ceadD DE

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDaEcbCccBebe  E    cCD d

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 4 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİM YÜCE 810 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,795 136,470 22 93 93 93 99

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 9 8,75 35 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 11 7,25 29 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 7 1,25 5 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 5 3 4,25 47 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 2 3 1,25 16 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 8 6,00 24 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 32 35 23,25 23 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe EAabAaEcCea   ACDaDeCaA  

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal E BbbAaaaeEdDBCbBcCa  a B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik da  be e   Dd  c   D  D  

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDBdcC DcBea  d D  dd   E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 7 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 4 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 7 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 3 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU POLAT 557 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,644 136,470 5 40 40 40 40

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 5 8,75 35 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 6 14,50 58 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 8 5,00 20 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 2 4 1,00 11 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 3 3 2,25 28 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 3 2,25 28 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 10 5,50 22 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 41 29 33,75 34 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe  bCbeeC E  D aAE  E E  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  be BDAAdBDbD ABeDBCCAcBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ab d  De   AcD E Cb EB bc

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen  bceDB  eaE  DdCbDe  EAdd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 5 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 4 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 8 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YAŞAR 541 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,553 136,470 6 47 47 47 49

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 9 11,75 47 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 9 10,75 43 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 11 9 8,75 35 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 2 6 0,50 6 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 0 6 -1,50 -19 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 16 1,00 4 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 43 43 32,25 32 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe EAbDe dcCD EEaACDDaCCccCe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EB DeAbeCecADBCaB  bCDbbB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBaeAcbCDcbDC  e aeDB D E

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen eaBd Cdcedabae  cbedBdD E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 9 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 5 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 4 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 9 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 6 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESER ALPARSLAN 732 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,493 136,470 17 74 74 74 76

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 8 6,00 24 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 5 3,75 29 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 8 8,00 32 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 11 2 10,50 42 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 4 2,00 22 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 9 2,75 11 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 34 27 27,25 27 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe EAE  b cdDDc   Cea a B aC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dB D Abee bADBCcB C C d d

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBBC D CD  c     aDD D  E

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDaEeCd  caEcb cD        

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 8 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 5 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 3 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 2 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE YANARDAĞ 362 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,085 136,470 10 62 62 62 64

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 6 14,50 58 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 9 12,75 51 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 12 2,00 8 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 18 0,50 2 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 41 45 29,75 30 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCCBbCeEDCc aAEDAEE  bCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EAedBDAAd DCaadBCeBCbAEBe

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik db  d bDace eD dceD EB  c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bdccDa dbabaaDdbeDCdbE ca

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 6 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 4 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 5 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 12 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE YILI Z 346 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,155 136,470 15 70 70 70 72

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 6 12,50 50 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 11 8,25 33 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 7 5,25 21 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 3 2,25 25 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 2 4 1,00 13 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 12 2,00 8 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 37 36 28,00 28 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe cAEDAa Dd DE   CDDDeCceCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBeDAAbeaabcDBCEB   aDbeB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB eA  Cb   b  d dDD  aaE

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen eDaEc   AcebDC  cb  cebb 

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 6 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 8 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 7 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR DEMİR 364 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,494 136,470 24 103 103 103 110

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 14 7,50 30 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 11 9,25 37 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 9 0,75 3 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 4 4 3,00 33 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 3 5 1,75 22 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 6 -0,50 -6 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 15 4,25 17 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 34 49 21,75 22 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe aAbDcbEcCeacdCeCDabCCadCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal deBDAACaeecceBCEB Cdaa AB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik aB d   e  bDd     bDece  

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDBceCC cBCdbbeEcdeB bcad

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 14 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 8 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 9 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 5 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEVİL KAYA 570 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,328 136,470 3 26 26 26 26

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 6 12,50 50 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 0 9,00 75 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 6 14,50 58 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 3 3,25 13 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 4 2,00 22 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 3 2 2,50 31 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 4 1 3,75 47 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 7 8,25 33 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 44 22 38,50 39 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCeBbCCEDCe EAEDeb    CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal dAaCBDAAddeCeCABC BCC EB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  e     D   da    C  E   D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CCa Da dc E  DcaD CB E Bd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 6 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 0 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 3 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN SARI 356 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,714 136,470 8 56 56 56 58

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 7 9,25 37 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 5 3,75 29 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 12 2 11,50 46 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 2 4 1,00 11 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 1 3 0,25 3 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 3 9 0,75 3 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 37 27 30,25 30 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDeE cdD  ba CDDD  cbC 

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal E e AACeadE eBCcabCaCD  B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB CA  CD CDC    deD   DE

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen  DBd b acddb    D    ba  

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 7 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 5 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 4 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 2 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ŞİMŞEK 367 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,000 136,470 9 60 60 60 62

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 15 4,25 17 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 17 8 15,00 60 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 4 5,00 20 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 3 2,25 25 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 11 5,25 21 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 39 38 29,50 30 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe deEDeEdcdcaE e CDabedBdCb

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBDbAeDddcADBCEBAeCCDbAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB C Daab  Db      D     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDBd  b edaED BbcC  cdeEd

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 15 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 10 2 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 4 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK YAŞAR 360 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,717 136,470 21 91 91 91 95

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 7 12,25 49 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 2 8 0,00 0 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 1 8,75 73 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 2 5 0,75 8 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 1 6 -0,50 -6 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 12 1,00 4 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 32 32 24,00 24 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe aAEDAbcDCee  a CD DCCBACe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal daa AAe  edcaBCEBAaCCDC  

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ec     aD   b    bD      

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen cDaa Cb edadeaa D  dB    

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 7 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 8 15

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 1 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 6 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA YAŞAR 637 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 8 11,00 44 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 3 7,25 56 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 11 1 10,75 90 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 19 4 18,00 72 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 12 -1,00 -4 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 4 4 3,00 33 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 5 3 4,25 53 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 7 -0,75 -9 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 14 6,50 26 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 44 38 34,50 35 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe aD CBeCCEcCeeEAEDeb d  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cAd BDAAEBbC CABCDBCCbEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik cdA c aa  bb eb  a  Ed  c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CdacDB bAbdBcDBCDDbcbddcd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 8 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 3 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 12 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDALİ TAŞDEMİR 631 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,580 136,470 12 64 64 64 66

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 6 13,50 54 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 13 6,75 27 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 8 10 5,50 22 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 5 4 4,00 44 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 1 5 -0,25 -3 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 10 3,50 14 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 39 39 29,25 29 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe Db CBACeEcCDbEAEDe aE  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal ccddBDAbdBaC eAcC ebCbEBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik dC  e DDaDad  aa dDaEB bD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CCecDBaEe dabDca        b

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 6 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 7 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 10 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN DEMİR 355 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,156 136,470 18 79 79 79 81

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 3 11,25 45 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 2 6,50 50 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 6 9,50 38 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 4 1,00 4 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 3 2,25 25 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 2 2 1,50 19 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 6 4,50 18 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 31 19 26,25 26 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe EA     cCe     CDDDCCBdCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EB DbAC a  ADBCbB C b e d

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB a   eb   b            

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen   BEcCa cceE    Dd  B    

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 3 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 2 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 4 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 4 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKTAY YÜCE 966 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,120 136,470 25 118 118 118 150

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 9 3,75 15 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 4 5 2,75 21 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 7 9 4,75 19 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 1 5 -0,25 -3 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 3 10 0,50 2 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 19 32 11,00 11 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe ea dBdC  cC baA  d    ACc

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal   aaB A aBeeDe d bB  c BC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  b    b   b    c C  E  C 

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen C eeDa    dadb eD    c d 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 9 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 5 31

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 4 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA SARI 503 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,473 136,470 1 6 6 6 6

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 10 11,50 46 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 2 7,50 58 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 6 14,50 58 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 13 7 11,25 45 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 6 2 5,50 69 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 12 12 9,00 36 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 55 35 46,25 46 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe dAEDAEdDd eEbdeCDDbaCBbCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBB  ACD CcAbBCEBAaaCDCdd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB CADbeD CcCd AAaDD  cDa

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDaddbCbcBeEDbc ceABBCDdE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 10 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 2 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİYA YÜCE 350 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,692 136,470 20 84 84 84 88

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 7 10,25 41 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 4 7 2,25 17 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 9 8,75 35 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 5 1,75 19 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 3 3 2,25 28 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 11 4,25 17 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 33 31 25,25 25 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCeBA eE*Cc EAaDea    CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  Aa ebAAdBc*cdABCDBCd  B 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik dC    eD    a    e      D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CaecDB dcaEa DBa   d  eBb

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 7 31

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKEN BİRGÜL 361 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,509 136,470 16 73 73 73 75

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 4 4,00 31 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 3 3,25 27 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 7 7,25 29 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 10 9 7,75 31 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 1 5 -0,25 -3 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 11 1,25 5 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 36 34 27,50 28 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe abCCceCaEDa  EAEDA E b CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  ca BaA EBbC   d  BCb EBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ab   AeDBDdAc  EaCD EBebc

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bdaADacEe da cBdb        

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 4 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 3 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 9 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SIRMA SARI 420 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,461 136,470 2 18 18 18 18

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 5 13,75 55 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 8 3,00 23 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 2 7,50 63 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 10 10,50 42 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 11 7 9,25 37 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 4 2,00 22 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 4 2 3,50 44 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 9 10 6,50 26 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 48 32 40,00 40 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe DbC BdCaEDCD EAEeA   eACD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EbedaeAAEaDaeadBC BCCAEB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ae  A bb DCAD  E CbBEBdbD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CdaA B dc E bDBaD dB Ebdd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 8 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 2 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 7 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR CENGİZ 358 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,319 136,470 23 97 97 97 103

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 8 12,00 48 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 6 3,50 27 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 3 7 1,25 10 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 8 13 4,75 19 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 10 3,50 14 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 4 4 3,00 38 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 3 0,25 3 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 14 2,50 10 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 34 45 22,75 23 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe eDedBbeCEcCeDEAEDAE a  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EdadeDbAd DC  cde aCbAaBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  e c  eD eeAD  acaD Ea aD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bde DaabeeaaEDcCD be E c 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 8 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 6 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 7 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 10 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİR 345 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,421 136,470 11 63 63 63 65

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 8 8,00 32 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 5 5,75 44 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 8 14,00 56 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 4 4,00 16 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 2 4 1,00 11 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 3 2 2,50 31 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 7 3,25 13 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 36 27 29,25 29 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCdBedb ad  EAEeA  d  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal ddaCBDAAEBce CdBCDBCCAcaC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ab    bD     D   CD E   b

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen Ce cDa d   a DeCD      c 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 8 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 5 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 4 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 4 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILDIRIM 636 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,841 136,470 13 66 66 66 68

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 9 7,75 31 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 5 6,75 52 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 7 13,25 53 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 7 4,25 17 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 3 5 1,75 19 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 12 3,00 12 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 37 35 28,25 28 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCaaeC EcaeadAEDe     CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cAaCBDAAdeDCee BC BCe EBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ae  A  D  adD   aCb EB  c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CdacDc EbeE bDdec  e  dB 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 9 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 5 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 7 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILDIZ 660 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,132 136,470 7 53 53 53 55

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 8 11,00 44 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 6 3,50 27 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 9 9,75 39 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 8 7 6,25 25 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 4 4 3,00 33 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 2 4 1,00 13 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 10 4,50 18 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 40 34 31,50 32 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe DbeaBeCCEDdDbEAEDea    CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cce BDAAdB aeC BC BCbAcBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ae    DDabC  e b CD EB bD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen eCBdDa Ee da DBae  d   Bd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 8 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 6 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 3 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 7 32

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZERİN ÖZER 379 -9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,799 136,470 14 68 68 68 70

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 7 8,25 33 9,81 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 4 5,00 38 4,48 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 1 6,75 56 6,09 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 5 11,75 47 10,57 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 6 4,50 18 4,96 4,27 1,79

Fizik 9 4 4 3,00 33 1,82 1,85 1,09

Kimya 8 1 1 0,75 9 1,33 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 0,69 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 9 3,75 15 3,84 4,66 2,38

Toplam: 100 35 27 28,25 28 29,17 29,57 15,93

TYT Türkçe EA Deb DdD     CD bCeBeCe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBcAAC a  cbBCcB CCC C  

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik E  bA  Cc bDC  e  Da    c

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDcdbCCa  C     cedBd   d

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 7 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 4 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 1 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 6 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULSAMET BİLGİ 992 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,543 136,470 21 110 110 110 122

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 6 13 2,75 11 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 13 8,75 35 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 8 2,00 8 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 4 5 2,75 31 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 1 7 -0,75 -9 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 4 4 3,00 38 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 9 16 5,00 20 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 31 50 18,50 19 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe Ec DebEcd  d b Ccab CceCa

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBDbAbcdCcAcaCcBbCCeDecB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik E  bAe eb  cb     DDa   b

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen cDBdcCacAebEbeccceeBBbDbE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 13 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 8 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 7 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 4 50



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA KAYA 1057 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 6 7,50 30 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 3 5,25 40 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 0 7,00 58 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 3 12,25 49 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 1 3 0,25 1 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 3 5 1,75 19 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 2 2 1,50 19 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 8 3,00 12 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 28 20 23,00 23 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe dAE eEE de      D b CBACe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal  BBD Ae a dADBC BA   DCA 

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ee     e   e             

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen eDBddaC ccC  b  D   c    

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 6 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 3 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 0 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 1 3 4

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADEGÜL VURAL 993 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,959 136,470 4 29 29 29 29

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 17 5 15,75 63 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 7 4,25 33 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 12 8,00 32 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 7 6 5,50 22 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 6 0,50 6 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 6 1 5,75 72 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 11 8 9,00 36 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 46 31 38,25 38 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCCBbC EebDDEAEDe cEC CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal dAaeBaAAEBcececBa BC AcBa

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik cd    DDB aA e a C  EB a 

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bba DcaEe EBcDBCDD d E B 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 17 5 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 7 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 5 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 7 6 28

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK EKİNCİ 158 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,176 136,470 13 55 55 55 57

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 7 13,25 53 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 3 5,25 40 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 7 10,25 41 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 2 2,50 10 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 10 4,50 18 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 37 26 30,50 31 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDAadcCD  Ea CDeeCCBeCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EB  AACeb  AaB caACCC Ccd

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB     a         c D     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen  D Ec  acBdcce bDC dB a E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 3 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 4 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 2 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHANGİR DEMİR 181 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,066 136,470 10 48 48 48 50

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 8 10,00 40 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 3 7,25 56 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 5 13,75 55 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 3 4,25 17 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 3 1 2,75 34 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 4 4,00 16 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 37 20 32,00 32 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe EAED  EcCe  da CDDbCCabCe

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal aBBDAAC C EcbBCcaA  CDC B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB C D db         D a    

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BD d   ceBaE    D        

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 8 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 3 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 3 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA POLAT 1003 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,121 136,470 3 13 13 13 13

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 5 11,75 47 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 14 6 12,50 50 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 12 0 12,00 48 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 4 3 3,25 41 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 7 5,25 21 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 46 18 41,50 42 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCeccCCEDbD EAE e     CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  caCBDAcEBDCe   CDBCd EaC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik       DDBDC    E CD EBB D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CCec e   bEB DcaD     eB 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 5 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 4 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 0 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 3 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YARDIMCI 907 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,200 136,470 19 95 95 95 101

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 7 7,25 29 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 4 4,00 31 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 6 8,50 34 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 6 1,50 6 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 3 1 2,75 34 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 2 1,50 19 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 6 5,50 22 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 29 25 22,75 23 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe EA   aEc D a   CDcD CceCa

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal E B AeCe e dDBC Be  a C B

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB  bD aad       bc      

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDeEc    BC b   D   Bd bE

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 7 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 4 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 2 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 6 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN AKKUŞ 1058 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,162 136,470 2 9 9 9 9

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 7 11,25 45 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 8 13,00 52 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 12 7 10,25 41 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 5 4 4,00 44 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 4 2 3,50 44 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 12 7 10,25 41 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 52 29 44,75 45 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe ebCCBeC  cC DEAE eaEEa CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal Ecd BDAdEdaaDCABCbBCd EBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik aCeBA eD DedD D  CDeEB aD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen beBeDBDdA E bDBeD C  dAB 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 6 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 7 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 2 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÖZMEN 980 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,377 136,470 12 50 50 50 52

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 3 9,25 37 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 6 11,50 46 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 4 5,00 20 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 2 1,50 17 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 4 1 3,75 47 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 4 6,00 24 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 36 17 31,75 32 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DDC BeCC cd  EA        CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cAaCBDAAE eCe  cC e  AEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  b    DDa CA b   C  Ee   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen   BcD  a  E aDBC       Bb

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 3 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 4 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 2 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 4 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 4 1 50

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENVER IŞIK 898 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,284 136,470 25 117 117 117 149

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 4 4 3,00 12 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 5 3,75 29 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 8 9 5,75 23 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 2 5 0,75 3 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 3 5 1,75 19 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 1 5 -0,25 -3 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 0 0,00 0 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 10 1,50 6 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 18 28 11,00 11 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe  e      C       De CC e e

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EeB cAae C Ae  Eae  Ce dB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Ec e        b    deD     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDaEcbb AcdE bac         

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 4 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 5 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 4 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 2 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN ALTINTAŞ 139 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,901 136,470 22 113 113 113 125

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 10 6 8,50 34 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 3 6 1,50 12 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 2 1 1,75 15 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 5 7 3,25 13 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 5 3,75 15 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 1 4 0,00 0 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 1 0,75 9 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 8 2,00 8 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 24 26 17,50 18 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEe  EcCc     CD bCdcA C

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal d eebAe   EcDe EB        

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBBd a aD   e    dD      

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDc eb   deaD   cd      E

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 10 6 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 6 23

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 1 17

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 5 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN ŞİMŞEK 1062 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,528 136,470 5 35 35 35 35

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 14 11 11,25 45 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 6 5,50 42 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 9 13,75 55 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 11 2,25 9 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 1 8 -1,00 -11 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 6 2 5,50 69 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 5 3 4,25 53 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 12 13 8,75 35 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 47 44 36,00 36 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCdBeCeEcdDeEAEDeaaEeeCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cAaCBDAAdBeeaaABCDBCCAcBe

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik aC c      CdD  baCbdaeaaD

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen daecDacaebEBcDBCDDCBcEcBb

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 14 11 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 6 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 11 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 8 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ÇİFTÇİ 1053 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,471 136,470 16 86 86 86 90

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 5 10,75 43 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 3 4,25 33 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 11 5 9,75 39 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 2 3,50 14 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 1 4 0,00 0 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 1 1 0,75 9 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 3 7 1,25 5 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 30 19 25,25 25 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCde C EDbD  AE  aaE  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  c eBDAAE  e a dCDB C  BC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik        D  b      Cb E   D

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen C ae   dc    Dd   b  d B 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 5 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 3 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 2 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 1 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME POLAT 1067 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,438 136,470 6 42 42 42 43

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 5 11,75 47 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 8 13,00 52 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 10 3,50 14 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 1 7 -0,75 -8 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 6 2 5,50 69 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 8 13 4,75 19 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 42 36 33,00 33 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDebEcCe     CDDbCCB C 

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EBBD Abed cADaCEBAadCDbAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EeBCAabCb  cd  c ae  D  a

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDcdebb cBCEDeBbDdead D  

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 5 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 4 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 4 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 10 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 1 7 11

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 2 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GÜVEN 1038 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,061 136,470 9 45 45 45 47

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 11 10,25 41 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 15 8 13,00 52 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 3 2,25 9 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 6 0,50 6 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 5 3 4,25 53 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 4 2,00 25 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 13 6,75 27 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 41 35 32,25 32 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe abbdBdCeEcCDDEAEDeabaC CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  daecDAbEBDeDCABC BCCdEBe

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik cC    ec         C  E    

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bdaADc aebEBbaBCDe dEEcBa

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 11 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 6 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 2 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 3 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 5 3 63

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR ARSLAN 1066 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,388 136,470 24 115 115 115 129

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 13 5 11,75 47 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 3 6 1,50 12 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 7 11 4,25 17 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 6 1,50 6 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 1 5 -0,25 -3 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 5 -1,25 -16 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 3 13 -0,25 -1 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 26 35 17,25 17 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCdBACCd d D AE  aE  eCD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal dceC  AbdeD  d dCDBdd b C

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik ab   AbD         C  ae  c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen Cd  Da d ba bc eD bdc ee 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345

100
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 13 5 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 6 23

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 5 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 6 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 5 13

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMSU DAYAN 1054 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,406 136,470 1 4 4 4 4

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 19 2 18,50 74 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 7 3,25 25 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 13 10 10,50 42 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 12 5 10,75 43 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 5 0,75 8 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 6 1 5,75 72 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 11 8 9,00 36 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 55 25 48,75 49 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe EAEDA E CDDdECbCDD CCBA C

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal dBBDeAaca dAeBCcBAC CbdAB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EBBCA  CDBbeC  A deb   DE

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDadc d eBCEDC bDCA Bb  d

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 19 2 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 7 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 3 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 5 48

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 5 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 6 1 75

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ÇAKAN 1002 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,772 136,470 20 106 106 106 116

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 10 8,50 34 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 7 4 6,00 46 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 9 7,75 31 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 4 3,00 12 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 6 0,50 6 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 2 3 1,25 16 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 3 -0,75 -9 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 12 1,00 4 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 29 35 20,25 20 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe dAEDAb  bDe Ea CeDbCCaeCa

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal Ed DbAC CCcAbeaEa C C b d

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik Eae    Ca  c      DD     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen aDe cbCbcBC  ae e c c a  

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 10 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 4 54

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 5 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 4 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET MELİK IŞIK 1061 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,154 136,470 7 43 43 43 45

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 5 13,75 55 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 17 7 15,25 61 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 10 0,50 2 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 3 5 1,75 19 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 2 6 0,50 6 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 2 4 1,00 13 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 15 3,25 13 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 42 37 32,75 33 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe cbCCBdCaEDCe EAE AE  C CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EA CBeAdEBDbebdBCDBbCAEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik dd  cccD  bce    Cb Ea   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen aeeeDB EeeaacDdeD bB beBb

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 4 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 9 3 75

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 10 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 6 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 4 25



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ÖZDEN 1060 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,551 136,470 23 114 114 114 126

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 8 11 5,25 21 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 3 7 1,25 10 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 11 7,25 29 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 5 1,75 7 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 4 2 3,50 39 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 0 4 -1,00 -13 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 2 0,50 6 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 8 3,00 12 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 26 35 17,25 17 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DDbacbCe cdc EeED Ea   dD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EdCa  dAaeae C cCDebCeEBC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik d     cD  e      d eEB   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen  baAD  EA  acc d  b  b B 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 8 11 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 7 23

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 5 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 2 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 2 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ARSLAN 984 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,092 136,470 15 75 75 75 77

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 16 7 14,25 57 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 6 6 4,50 35 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 12 9,00 36 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 2 5 0,75 9 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 1 4 0,00 0 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 15 2,25 9 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 37 38 27,50 28 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCdBbCCdcdDDEAEDAacE  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  AeaBDdbEeDaDaAcCDeCdAcBe

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik       bD   A    ae  E a  

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen bCacDceEeaEcdDc bDa  d cd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 16 7 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 6 46

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 6 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 5 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 1 4 13



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ZORBAY 1063 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,081 136,470 18 92 92 92 97

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 4 11,00 44 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 4 5 2,75 21 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 9 9 6,75 27 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 4 2 3,50 14 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 2 1,50 17 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 2 3 1,25 16 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 1 -0,25 -3 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 4 6 2,50 10 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 29 21 23,75 24 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DbCd ACCED e EA  e E   CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal  Ab BeAbEd e CddeDB C  aC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik E     Db          b EB   

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen     Da Ee Ec  Bee  d     

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 4 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 5 31

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 4 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 4 2 16

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 2 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 3 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA CER   İPEK 967 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,147 136,470 8 44 44 44 46

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 11 8 9,00 36 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 9 3 8,25 63 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 16 7 14,25 57 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 6 4,50 18 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 6 0,50 6 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 2 2 1,50 19 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 2 2,50 31 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 7 10 4,50 18 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 40 31 32,25 32 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DDCCabCC cdDDcAED a   cd 

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal cAC BDAAEBeaDCddCDBCbcEB 

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik dC    eD  CA     de Ee Cb

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen eeacDeDd   a D eD Cd E Bd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 11 8 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 9 3 69

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 4 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 6 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 6 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 2 2 25

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ALİ KAYA 183 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,700 136,470 14 72 72 72 74

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 12 8 10,00 40 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 6 3,50 27 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 8 10,00 40 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 6 6 4,50 18 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 3 6 1,50 17 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 3 3 2,25 28 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 2 -0,50 -6 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 6 11 3,25 13 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 36 33 27,75 28 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe EAED aE dDDaa  CDcb eBeCC

Cevap Anahtarı A EAEDAEEDCDDEECACDDDCCBACC

TYT Sosyal EeBDAAdeda d BC BbC C CcB

Cevap Anahtarı A EBBDAACDCCEADBCEBACCCDCAB

TYT Matematik EB dAc CD a b    aeD     

Cevap Anahtarı A EBBCADECDBCDCABAAEDDBDDDE

TYT Fen BDddcbdDcceE  aED  de    

Cevap Anahtarı A BDBEACCDABCEDCBEDCABBCDEE
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 12 8 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 6 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 6 6 24

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 3 6 33

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 3 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ÇİFTÇİ 954 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,377 136,470 17 89 89 89 93

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 9 5 7,75 31 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 8 4 7,00 54 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 12 10 9,50 38 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 5 1 4,75 19 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 2 3 1,25 14 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 0 4 -1,00 -13 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 5 11 2,25 9 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 31 27 24,25 24 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe ab C A C  dD EAE  ad   CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EbaaBDA EBDCedbdabBdC  BC

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik  b     D  C D    C  E    

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen   aeDe E  ceEDcCbbe b  c 

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 9 5 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 4 62

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 6 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 5 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 2 3 22

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ NEGO 9.SINIF DENEME SINAVI-1

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TAVŞANCI 960 -9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,674 136,470 11 49 49 49 51

Puanı Hesaplanan: 119 119 119 199

Katılımlar: 26 133 133 133 323

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 25 15 4 14,00 56 10,31 10,30 6,02

Tarih-1 13 5 5 3,75 29 4,73 4,66 2,78

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 5,22 5,69 2,96

TYT Sosyal 25 10 11 7,25 29 9,95 10,34 5,74

Matematik-1 25 3 4 2,00 8 3,77 4,27 1,79

Fizik 9 4 0 4,00 44 1,36 1,85 1,09

Kimya 8 3 4 2,00 25 2,12 1,94 0,83

Biyoloji 8 3 1 2,75 34 1,03 0,87 0,46

TYT Fen 25 10 5 8,75 35 4,50 4,66 2,38

Toplam: 100 38 24 32,00 32 28,53 29,57 15,93

TYT Türkçe DaCdBdCCE CDDEAE e  E  CD

Cevap Anahtarı B DDCCBACCEDCDDEAEDAEEECACD

TYT Sosyal EAa BDAbd ca a aCDBbbAcBe

Cevap Anahtarı B EACCBDAAEBDCDCABCDBCCAEBC

TYT Matematik       cb       E Cb E   c

Cevap Anahtarı B ECABAADDBDCADDDEECDBEBBCD

TYT Fen CC  DB   eda DdCD C   ABd

Cevap Anahtarı B CCBADBDEACEBEDBCDDCBEEABC

Soru No 1234567890123456789012345
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TÜR TAR1 COĞ1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 15 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 5 38

Coğrafya-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 6 42

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 25 3 4 12

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 9 4 0 44

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 4 38

Biyoloji S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 8 3 1 38
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