
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 174 174 174 17637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,1 24,91 10,5 4,6 9,39 13,7 4,1 12,67 3,8 4,8 2,57 55,2 22,5 49,54 287,200

Okul Ortalaması 22,9 13,5 19,55 9,8 6,0 8,25 7,6 4,7 6,39 1,8 4,4 0,69 42,0 28,7 34,88 244,790

KATILIMLAR

1 542 HAVİN SÜTCÜ 12A 32 8 30,00 8 5 6,75 23 3 22,25 8 6 6,50 71 22 65,50 336,170 1 1 1 1 4251

2 494 KADER DEMİR 12B 30 8 28,00 13 2 12,50 19 3 18,25 8 7 6,25 70 20 65,00 334,910 1 2 2 2 4347

3 574 NURİYE YILDIZ 12A 32 8 30,00 10 4 9,00 16 1 15,75 8 10 5,50 66 23 60,25 320,275 2 3 3 3 5560

4 529 DOĞAN AKDAĞ 12 27 13 23,75 8 6 6,50 26 3 25,25 6 9 3,75 67 31 59,25 317,998 1 4 4 4 5752

5 0 HATİCE SARI   38 1 37,75 15 3 14,25 10 7 8,25 1 11 -1,75 64 22 58,50 313,693 1 5 5 5 6125

6 566 TAYYİP ERDOĞAN YAŞAR12 32 8 30,00 15 4 14,00 14 3 13,25 0 2 -0,50 61 17 56,75 309,465 2 6 6 6 6548

7 0 ENES YARDIMCI   28 10 25,50 18 1 17,75 15 8 13,00 1 4 0,00 62 23 56,25 308,560 2 7 7 7 6655

8 504 ZELAL DEMİRTAŞ   31 3 30,25 14 3 13,25 12 1 11,75 1 3 0,25 58 10 55,50 305,688 3 8 8 8 6919

9 397 KAMURAN YAŞAR 12F 34 4 33,00 15 3 14,25 6 3 5,25 2 3 1,25 57 13 53,75 300,085 1 9 9 9 7471

10 555 NARİN YAMAN 12C 33 6 31,50 13 5 11,75 12 9 9,75 1 3 0,25 59 23 53,25 298,730 1 10 10 10 7615

11 586 NAZAN YÜCE 12F 34 6 32,50 15 3 14,25 6 0 6,00 55 9 52,75 297,080 2 11 11 11 7764

12 505 FATMANUR SARI 12A 35 5 33,75 9 8 7,00 11 3 10,25 3 8 1,00 58 24 52,00 294,693 3 12 12 12 8008

13 621 BERİVAN DEMİR 12E 32 7 30,25 13 6 11,50 10 4 9,00 55 17 50,75 291,333 1 13 13 13 8349

14 419 YİĞİT CAN YEŞİL   23 11 20,25 12 4 11,00 19 4 18,00 3 8 1,00 57 27 50,25 291,163 4 14 14 14 8370

15 493 GÜLBAHAR YILD* 12C 30 10 27,50 11 6 9,50 15 7 13,25 56 23 50,25 290,180 2 15 15 15 8454

16 492 ESMA ÇELİK 12E 34 6 32,50 9 6 7,50 12 7 10,25 55 19 50,25 289,530 2 16 16 16 8520

17 1215 ROJİN ALTINTAŞ 12B 28 10 25,50 10 2 9,50 15 2 14,50 53 14 49,50 288,175 2 17 17 17 8655

18 508 KÜBRA ADIGÜZEL 12B 25 8 23,00 14 4 13,00 12 7 10,25 6 12 3,00 57 31 49,25 287,865 3 18 18 18 8691

19 142 YEZDA ARSLAN   33 6 31,50 14 6 12,50 7 8 5,00 4 14 0,50 58 34 49,50 287,415 5 19 19 19 8738

20 601 FATMA TAŞDEMİR 12F 33 6 31,50 13 2 12,50 6 2 5,50 52 10 49,50 287,395 3 20 20 20 8742

21 402 ÜMİT DEMİRTAŞ 12B 31 8 29,00 10 5 8,75 12 7 10,25 3 7 1,25 56 27 49,25 287,015 4 21 21 21 8783

22 490 EVİN YAŞAR 12E 30 9 27,75 13 4 12,00 10 5 8,75 2 6 0,50 55 24 49,00 286,393 3 22 22 22 8847

23 439 İCLAL ÇİFTÇİ 12D 32 6 30,50 10 8 8,00 11 2 10,50 53 16 49,00 286,015 1 23 23 23 8883

24 475 ROJİN YILDIZ 12A 29 10 26,50 14 3 13,25 8 8 6,00 6 12 3,00 57 33 48,75 285,900 4 24 24 24 8897

25 1055 KADİR GÜRSES 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 19 3 18,25 2 3 1,25 53 18 48,50 285,238 5 25 25 25 8956

26 590 HAYAT ÇETİN 12D 33 5 31,75 13 5 11,75 6 3 5,25 52 13 48,75 285,098 2 26 26 26 8971

27 370 BERFİN ÇAKAN 12A 29 11 26,25 13 5 11,75 11 7 9,25 4 12 1,00 57 35 48,25 284,343 6 27 27 27 9055

28 519 GÖNÜL BİLGİ 12F 28 8 26,00 12 6 10,50 12 1 11,75 52 15 48,25 284,335 4 28 28 28 9056

29 0 SEVGİ SARI   29 8 27,00 11 5 9,75 10 5 8,75 3 2 2,50 53 20 48,00 283,550 6 29 29 29 9134

30 388 SAMET YAŞAR   29 6 27,50 8 3 7,25 14 7 12,25 2 4 1,00 53 20 48,00 283,425 7 30 30 30 9147

31 0 RABİA ADIGÜZEL 12G 30 10 27,50 17 3 16,25 5 4 4,00 1 3 0,25 53 20 48,00 283,395 1 31 31 31 9150

32 575 AKIN EKİNCİ 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 15 4 14,00 2 3 1,25 52 16 48,00 283,240 5 32 32 32 9168

33 0 EVİN TAŞTAN   27 12 24,00 14 4 13,00 10 6 8,50 2 1 1,75 53 23 47,25 281,645 8 33 33 33 9363

34 313 SEYATBBOZTEPE 12F 28 9 25,75 13 5 11,75 9 1 8,75 1 0 1,00 51 15 47,25 281,388 5 34 34 34 9383

35 149 OKAN SARI 12C 27 8 25,00 10 7 8,25 14 3 13,25 1 2 0,50 52 20 47,00 280,710 3 35 35 35 9441

36 0 KADER ENGİN   24 11 21,25 10 4 9,00 13 5 11,75 6 6 4,50 53 26 46,50 279,848 9 36 36 36 9535

37 0 ZEVALDİLAN POLAT   25 10 22,50 6 6 4,50 16 7 14,25 7 8 5,00 54 31 46,25 278,950 10 37 37 37 9616

38 595 NAZAR GÜVEN 12C 25 11 22,25 13 5 11,75 9 1 8,75 4 2 3,50 51 19 46,25 278,923 4 38 38 38 9617

39 578 BEDRİYE KAYMAK 12C 28 8 26,00 14 5 12,75 9 3 8,25 0 3 -0,75 51 19 46,25 278,265 5 39 39 39 9691

40 285 EKREM SARI 12B 29 11 26,25 8 7 6,25 16 9 13,75 2 8 0,00 55 35 46,25 278,263 6 40 40 40 9692

41 84 EMİNE GÜRSES 12D 30 9 27,75 14 2 13,50 7 7 5,25 0 1 -0,25 51 19 46,25 278,058 3 41 41 41 9722

42 431 ZEYNEP KOÇ 12E 31 8 29,00 10 7 8,25 9 2 8,50 1 3 0,25 51 20 46,00 277,160 4 42 42 42 9813

43 375 ELİF ARSLAN 12C 31 7 29,25 11 7 9,25 8 3 7,25 1 3 0,25 51 20 46,00 277,128 6 43 43 43 9820

44 589 ŞEFİKA AKKUŞ   20 19 15,25 9 5 7,75 19 2 18,50 6 10 3,50 54 36 45,00 276,058 11 44 44 44 9924

45 525 YAĞMUR KARİPP 12C 34 6 32,50 12 8 10,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 50 18 45,50 275,165 7 45 45 45 10011

46 418 AYŞE ŞİMŞEK 12D 25 5 23,75 11 3 10,25 11 0 11,00 47 8 45,00 274,813 4 46 46 46 10054

47 462 BELKİZA AKDAĞ   28 9 25,75 14 3 13,25 6 2 5,50 1 2 0,50 49 16 45,00 274,573 12 47 47 47 10087

48 0 HAYAT DEMİRTAŞ 12F 23 9 20,75 9 4 8,00 15 3 14,25 2 1 1,75 49 17 44,75 274,518 6 48 48 48 10092
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49 430 MENİCEY AŞAR 12D 29 10 26,50 10 6 8,50 11 4 10,00 50 20 45,00 274,455 5 49 49 49 10097

50 618 NESRİN YARDIMCI 12 25 12 22,00 12 4 11,00 9 4 8,00 5 7 3,25 51 27 44,25 272,905 3 50 50 50 10275

51 554 MUHAMMED TURAN 12B 30 9 27,75 7 9 4,75 10 2 9,50 4 6 2,50 51 26 44,50 272,883 7 51 51 51 10277

52 481 ÖMER YAŞAR 12E 30 8 28,00 13 5 11,75 1 4 0,00 6 7 4,25 50 24 44,00 271,410 5 52 52 52 10420

53 562 FERİDE DOĞAN 12C 29 7 27,25 9 7 7,25 10 3 9,25 48 17 43,75 270,583 8 53 53 53 10507

54 599 DOĞAN POLAT 12E 29 9 26,75 13 6 11,50 4 6 2,50 3 1 2,75 49 22 43,50 270,003 6 54 54 54 10580

55 427 DUYGU POLAT 12A 24 14 20,50 10 6 8,50 12 2 11,50 5 10 2,50 51 32 43,00 269,295 7 55 55 55 10651

56 615 AZRA AKDAĞ 12C 31 8 29,00 12 5 10,75 4 2 3,50 1 4 0,00 48 19 43,25 268,845 9 56 56 56 10698

57 299 CAN POLAT   28 7 26,25 14 4 13,00 4 2 3,50 1 3 0,25 47 16 43,00 268,458 13 57 57 57 10726

58 429 ASLI ÇOBAN 12C 25 10 22,50 12 6 10,50 11 5 9,75 48 21 42,75 268,180 10 58 58 58 10749

59 597 ŞİLAN DEMİR 12C 32 7 30,25 11 7 9,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 48 20 43,00 267,898 11 59 59 59 10783

60 479 YUSUF DEMİR 12E 29 10 26,50 11 6 9,50 8 3 7,25 2 11 -0,75 50 30 42,50 266,875 7 60 60 60 10899

61 584 ŞEHRİBAN ALADAĞ   29 11 26,25 15 4 14,00 3 8 1,00 2 4 1,00 49 27 42,25 266,223 14 61 61 61 10964

62 544 KEVSER ERDEN 12A 25 14 21,50 9 6 7,50 11 2 10,50 3 2 2,50 48 24 42,00 266,145 8 62 62 62 10970

63 609 SAİT NURSİ POLAT 12B 21 17 16,75 10 9 7,75 18 11 15,25 4 11 1,25 53 48 41,00 263,693 8 63 63 63 11231

64 383 AZAM YILMAZ 12F 22 14 18,50 10 1 9,75 13 2 12,50 45 17 40,75 262,660 7 64 64 64 11327

65 496 EVİN BUDAK 12E 29 9 26,75 12 5 10,75 4 3 3,25 1 4 0,00 46 21 40,75 261,588 8 65 65 65 11440

66 537 NAZLICAN AY EMİR 12A 25 13 21,75 6 3 5,25 14 5 12,75 2 5 0,75 47 26 40,50 261,513 9 66 66 66 11450

67 516 ENSAR DEMİRTAŞ 12E 30 8 28,00 14 5 12,75 44 13 40,75 261,425 9 67 67 67 11464

68 408 ZELALSU TEKİN 12E 26 12 23,00 9 3 8,25 10 6 8,50 1 1 0,75 46 22 40,50 261,350 10 68 68 68 11480

69 506 RABİA BAKIR 12E 25 12 22,00 11 5 9,75 8 2 7,50 1 0 1,00 45 19 40,25 260,735 11 69 69 69 11539

70 686 LEYLA YEŞİL 12A 26 10 23,50 11 7 9,25 6 7 4,25 5 7 3,25 48 31 40,25 260,630 10 70 70 70 11553

71 547 ÜNAL PEKER 12C 24 15 20,25 15 4 14,00 6 3 5,25 1 3 0,25 46 25 39,75 259,423 12 71 71 71 11662

72 596 EZEL ZORBAY 12D 24 11 21,25 12 3 11,25 8 3 7,25 1 4 0,00 45 21 39,75 259,283 6 72 72 72 11672

73 416 MAYGÜL YILDIZ 12G 30 4 29,00 10 6 8,50 2 0 2,00 42 10 39,50 257,520 2 73 73 73 11820

74 312 FURKAN ÇİFTÇİ 12C 24 14 20,50 10 7 8,25 12 9 9,75 1 3 0,25 47 33 38,75 256,370 13 74 74 74 11941

75 628 REMZİYE ENGİN 12G 25 14 21,50 13 5 11,75 8 9 5,75 1 5 -0,25 47 33 38,75 256,220 3 75 75 75 11955

76 517 MERT YAMAN   24 15 20,25 13 6 11,50 11 16 7,00 2 9 -0,25 50 46 38,50 255,628 15 76 76 76 12015

77 317 NURAN HARMAN 12D 24 13 20,75 17 2 16,50 3 7 1,25 44 22 38,50 255,573 7 77 77 77 12024

78 440 SALİM  TAŞTAN 12A 23 13 19,75 11 8 9,00 8 9 5,75 6 10 3,50 48 40 38,00 254,333 11 78 78 78 12141

79 398 SEHAT ALTINTAŞ 12F 25 13 21,75 11 7 9,25 7 1 6,75 2 9 -0,25 45 30 37,50 252,413 8 79 79 79 12342

80 324 ÖZGÜR ÖRKMEZ 12G 27 11 24,25 11 8 9,00 4 5 2,75 2 2 1,50 44 26 37,50 252,158 4 80 80 80 12359

81 396 NAZAR AKDAĞ 12B 20 5 18,75 3 0 3,00 15 5 13,75 2 1 1,75 40 11 37,25 252,128 9 81 81 81 12364

82 487 IPE KDEMİR 12C 25 6 23,50 5 4 4,00 10 1 9,75 40 11 37,25 251,440 14 82 82 82 12412

83 189 ESMANUR DOĞAN 12G 26 11 23,25 12 6 10,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 42 20 37,00 250,708 5 83 83 83 12476

84 450 SENEM KAYA 12D 22 15 18,25 11 7 9,25 9 8 7,00 3 3 2,25 45 33 36,75 250,703 8 84 84 84 12477

85 461 GÜLBAHAR DOĞAN 12C 22 15 18,25 13 6 11,50 7 4 6,00 2 4 1,00 44 29 36,75 250,653 15 85 85 85 12484

86 1245 BERCAN KÜÇÜK 12F 22 17 17,75 10 8 8,00 12 5 10,75 44 30 36,50 249,923 9 86 86 86 12554

87 415 FATİH ERDEN 12F 22 10 19,50 10 5 8,75 10 9 7,75 1 2 0,50 43 26 36,50 249,715 10 87 87 87 12576

88 612 BERİVAN TEKİN 12D 24 16 20,00 14 6 12,50 4 2 3,50 2 6 0,50 44 30 36,50 249,650 9 88 88 88 12578

89 548 FERH*  ÖZER 12D 22 11 19,25 12 4 11,00 6 3 5,25 40 18 35,50 246,708 10 89 89 89 12875

90 446 ŞEVVAL KAYA 12E 28 9 25,75 10 8 8,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 41 23 35,25 245,098 12 90 90 90 13020

91 325 İPEK YAŞAR 12B 23 17 18,75 9 3 8,25 11 6 9,50 0 7 -1,75 43 33 34,75 244,438 10 91 91 91 13070

92 443 HAVANUR DEMİR 12A 22 17 17,75 10 5 8,75 9 6 7,50 3 11 0,25 44 39 34,25 243,138 12 92 92 92 13185

93 483 SAMET TANRIVERDİ 12A 18 20 13,00 8 10 5,50 15 16 11,00 7 11 4,25 48 57 33,75 242,405 13 93 93 93 13249

94 507 ZEYNEP ALTIN 12C 24 14 20,50 9 6 7,50 6 5 4,75 2 3 1,25 41 28 34,00 242,065 16 94 94 94 13291

95 322 SİNEM  YAŞAR 12C 21 15 17,25 10 7 8,25 10 8 8,00 41 30 33,50 240,928 17 95 95 95 13391

96 604 MELTEM BİLGİ 12B 23 15 19,25 8 8 6,00 9 1 8,75 2 10 -0,50 42 34 33,50 240,648 11 96 96 96 13413
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97 484 ZEYNEP ALADAĞ 12B 26 13 22,75 11 9 8,75 2 14 -1,50 6 11 3,25 45 47 33,25 239,588 12 97 97 97 13505

98 456 MUHAMMED DEMİR 12C 22 14 18,50 12 3 11,25 5 8 3,00 2 7 0,25 41 32 33,00 239,265 18 98 98 98 13528

99 409 ZELAL BİLGİ 12G 20 11 17,25 14 4 13,00 1 1 0,75 2 2 1,50 37 18 32,50 237,968 6 99 99 99 13628

100 457 POLAT IŞIK 12D 25 15 21,25 9 2 8,50 5 4 4,00 0 5 -1,25 39 26 32,50 237,338 11 100 100 100 13681

101 103 NİZAR ATLI 12A 8 17 3,75 11 9 8,75 19 14 15,50 6 11 3,25 44 51 31,25 236,018 14 101 101 101 13793

102 374 EDANUR YILMAZ 12B 23 15 19,25 8 3 7,25 6 5 4,75 3 10 0,50 40 33 31,75 235,403 13 102 102 102 13840

103 438 NURİYE TAŞTAN 12E 24 13 20,75 12 4 11,00 36 17 31,75 235,188 13 103 103 103 13853

104 311 YUSUF ÇİFTÇİ 12E 24 16 20,00 9 6 7,50 5 5 3,75 38 27 31,25 233,775 14 104 104 104 13974

105 448 KEZİBAN IRMAK 12D 24 12 21,00 9 10 6,50 6 6 4,50 0 4 -1,00 39 32 31,00 232,850 12 105 105 105 14048

106 476 MERVE TAŞ 12A 20 14 16,50 9 11 6,25 6 2 5,50 4 8 2,00 39 35 30,25 231,290 15 106 106 106 14151

107 606 ZİLAN ÇETİN 12D 22 18 17,50 9 3 8,25 7 11 4,25 38 32 30,00 230,325 13 107 107 107 14212

108 523 BEDRİYE TAVŞANCI 12F 20 16 16,00 11 6 9,50 5 3 4,25 1 4 0,00 37 29 29,75 229,765 11 108 108 108 14264

109 571 İREM ÖZDEN 12C 21 14 17,50 7 5 5,75 8 6 6,50 36 25 29,75 229,570 19 109 109 109 14276

110 876 HAYRUNİSA YILDIZ 12G 19 18 14,50 11 5 9,75 5 8 3,00 3 3 2,25 38 34 29,50 229,295 7 110 110 110 14298

111 423 ROJHAT POLAT   19 12 16,00 6 5 4,75 9 0 9,00 1 5 -0,25 35 22 29,50 229,000 16 111 111 111 14326

112 551 EVİN BOKURT 12B 19 8 17,00 5 6 3,50 9 3 8,25 2 5 0,75 35 22 29,50 228,910 14 112 112 112 14329

113 387 İLAYDA ARSLAN 12D 25 15 21,25 8 12 5,00 5 5 3,75 1 7 -0,75 39 39 29,25 227,543 14 113 113 113 14422

114 298 HALENUR ÇAĞLAYAN 12D 18 22 12,50 9 11 6,25 7 18 2,50 10 10 7,50 44 61 28,75 227,500 15 114 114 114 14434

115 520 ESRA ARSLAN 12A 24 11 21,25 4 5 2,75 6 5 4,75 2 7 0,25 36 28 29,00 226,828 16 115 115 115 14476

116 470 ABDULLAH DEMİR 12B 22 17 17,75 5 3 4,25 10 13 6,75 2 8 0,00 39 41 28,75 226,518 15 116 116 116 14495

117 0 BERFİN BOZTEPE   17 16 13,00 11 1 10,75 4 4 3,00 2 1 1,75 34 22 28,50 226,450 17 117 117 117 14503

118 1200 AYSEL AYHAN   18 18 13,50 9 5 7,75 7 1 6,75 34 24 28,00 224,805 18 118 118 118 14618

119 521 ECE TAŞTAN 12D 23 16 19,00 11 8 9,00 34 24 28,00 224,090 16 119 119 119 14665

120 929 EVREN ÖZER 12F 23 15 19,25 9 9 6,75 7 7 5,25 0 13 -3,25 39 44 28,00 223,928 12 120 120 120 14680

121 228 İSLAM KAYA 12E 18 8 16,00 11 7 9,25 4 6 2,50 33 21 27,75 223,825 15 121 121 121 14684

122 369 YUDUM YAŞAR 12E 21 17 16,75 10 10 7,50 4 4 3,00 35 31 27,25 222,118 16 122 122 122 14789

123 389 HAKKI ÖZDEN 12E 22 18 17,50 13 7 11,25 5 10 2,50 0 16 -4,00 40 51 27,25 221,860 17 123 123 123 14810

124 93 AYŞEGÜL DEMİRTAŞ 12A 16 21 10,75 8 6 6,50 13 9 10,75 2 13 -1,25 39 49 26,75 221,338 17 124 124 124 14842

125 1085 ROJDA YAŞAR 12C 22 14 18,50 7 7 5,25 4 4 3,00 33 25 26,75 220,380 20 125 125 125 14902

126 531 İSHAK  *LDIZ J 12C 25 14 21,50 5 1 4,75 30 15 26,25 218,480 21 126 126 126 15016

127 473 ÖZCAN ATLI 12E 20 12 17,00 10 6 8,50 30 18 25,50 216,800 18 127 127 127 15133

128 459 GÜLSÜN ÇİFÇİ 12A 17 23 11,25 9 9 6,75 9 5 7,75 3 14 -0,50 38 51 25,25 216,773 18 128 128 128 15134

129 828 ADEM KAYA 12B 21 11 18,25 7 7 5,25 2 6 0,50 2 3 1,25 32 27 25,25 215,933 16 129 129 129 15186

130 378 AYNUR KAYA 12E 22 16 18,00 10 8 8,00 3 8 1,00 0 7 -1,75 35 39 25,25 215,845 19 130 130 130 15193

131 552 BERFİN POLAT 12D 18 14 14,50 9 7 7,25 4 7 2,25 1 0 1,00 32 28 25,00 215,655 17 131 131 131 15210

132 1470 MERVE KAYA 12E 20 17 15,75 12 6 10,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 33 32 25,00 215,423 20 132 132 132 15218

133 488 ABDULKADİR POLAT 12E 16 23 10,25 6 13 2,75 14 6 12,50 0 4 -1,00 36 46 24,50 214,618 21 133 133 133 15278

134 512 HATİCE YAŞAR 12D 21 14 17,50 6 5 4,75 3 4 2,00 1 2 0,50 31 25 24,75 214,490 18 134 134 134 15284

135 425 OZAN ÇİFTÇİ 12A 18 22 12,50 10 8 8,00 5 3 4,25 1 5 -0,25 34 38 24,50 214,355 19 135 135 135 15290

136 319 AZER ÖZGÜR ATLI 12G 19 19 14,25 9 4 8,00 1 0 1,00 2 5 0,75 31 28 24,00 212,658 8 136 136 136 15375

137 514 MERVE POLATLI 12G 21 18 16,50 8 10 5,50 3 4 2,00 2 8 0,00 34 40 24,00 212,335 9 137 137 137 15393

138 855 BEKİR POLAT 12F 19 20 14,00 10 10 7,50 2 4 1,00 3 7 1,25 34 41 23,75 211,955 13 138 138 138 15427

139 45 SERAP GÜRSES 12G 18 16 14,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 29 21 23,75 211,905 10 139 139 139 15433

140 391 RABİA DAŞTAN   19 20 14,00 9 7 7,25 5 7 3,25 0 3 -0,75 33 37 23,75 211,875 19 140 140 140 15434

141 509 MELTEM TAŞTAN   14 21 8,75 11 7 9,25 6 5 4,75 1 1 0,75 32 34 23,50 211,863 20 141 141 141 15435

142 465 EVİN ATLI 12E 21 13 17,75 6 8 4,00 1 0 1,00 2 4 1,00 30 25 23,75 211,458 22 142 142 142 15458

143 460 BEYZANUR TAŞTAN 12C 17 21 11,75 10 8 8,00 0 2 -0,50 4 2 3,50 31 33 22,75 209,318 22 143 143 143 15559

144 447 NURCAN YILDIZ 12G 18 19 13,25 11 4 10,00 0 3 -0,75 29 26 22,50 208,198 11 144 144 144 15620
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Okul Ortalaması 22,9 13,5 19,55 9,8 6,0 8,25 7,6 4,7 6,39 1,8 4,4 0,69 42,0 28,7 34,88 244,790

KATILIMLAR

145 435 BERİVAN YAŞAR 12D 16 21 10,75 12 6 10,50 2 4 1,00 30 31 22,25 207,798 19 145 145 145 15642

146 372 HAYRÜNİSAN YAŞAR 12D 21 18 16,50 9 9 6,75 0 4 -1,00 30 31 22,25 207,010 20 146 146 146 15679

147 608 GEYLANİ BİLECEK 12B 14 7 12,25 9 4 8,00 3 8 1,00 26 19 21,25 204,623 17 147 147 147 15808

148 513 ROHAT ALP**L * 12C 13 25 6,75 8 11 5,25 8 4 7,00 2 3 1,25 31 43 20,25 202,328 23 148 148 148 15927

149 467 YUSUF BUDAK 12D 14 18 9,50 4 3 3,25 9 6 7,50 27 27 20,25 201,920 21 149 149 149 15956

150 449 SİNAN BOZKURT 12G 18 22 12,50 9 11 6,25 3 6 1,50 4 16 0,00 34 55 20,25 201,530 12 150 150 150 15970

151 924 AYŞE YAŞAR 12G 15 15 11,25 9 4 8,00 2 5 0,75 26 24 20,00 200,968 13 151 151 151 16005

152 1042 EVİN ENGİN 12G 20 18 15,50 5 15 1,25 4 3 3,25 1 4 0,00 30 40 20,00 200,385 14 152 152 152 16023

153 567 BERİVAN TAŞDEMİR 12E 14 12 11,00 6 7 4,25 5 6 3,50 1 0 1,00 26 25 19,75 200,255 23 153 153 153 16029

154 433 MUHAMMET POLAT 12B 13 27 6,25 11 7 9,25 9 7 7,25 1 17 -3,25 34 58 19,50 199,948 18 154 154 154 16040

155 407 NURCAN SARI 12B 14 25 7,75 2 6 0,50 12 6 10,50 3 9 0,75 31 46 19,50 199,913 19 155 155 155 16044

156 377 ZAFER DEMİR 12F 15 23 9,25 8 10 5,50 7 9 4,75 30 42 19,50 199,688 14 156 156 156 16048

157 314 ELİF TAŞTAN 12B 14 16 10,00 8 4 7,00 4 7 2,25 26 27 19,25 198,925 20 157 157 157 16081

158 556 FUNDA DEMİR 12G 19 20 14,00 7 10 4,50 26 30 18,50 196,050 15 158 158 158 16225

159 577 TUNAY YENİGÜN 12F 16 18 11,50 8 6 6,50 1 6 -0,50 2 6 0,50 27 36 18,00 194,885 15 159 159 159 16264

160 582 HİCRAN YAŞAR 12G 17 16 13,00 6 11 3,25 2 3 1,25 25 30 17,50 193,210 16 160 160 160 16320

161 444 HELİN YAŞAR 12D 14 22 8,50 6 12 3,00 7 2 6,50 1 9 -1,25 28 45 16,75 191,430 22 161 161 161 16365

162 735 İLAYDA ERGÜL 12C 13 27 6,25 11 9 8,75 6 4 5,00 0 14 -3,50 30 54 16,50 190,878 24 162 162 162 16387

163 442 SİNAN PEKER 12C 10 30 2,50 11 9 8,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 26 46 14,50 185,455 25 163 163 163 16560

164 453 MAZLUM ÇİFTÇİ 12E 5 8 3,00 2 3 1,25 12 8 10,00 19 19 14,25 184,645 24 164 164 164 16591

165 401 ZİLAN YAŞAR 12D 12 25 5,75 8 8 6,00 5 8 3,00 0 3 -0,75 25 44 14,00 183,503 23 165 165 165 16616

166 178 NARİN BİRGÜL 12F 11 8 9,00 3 10 0,50 0 1 -0,25 14 19 9,25 168,765 16 166 166 166 16976

167 848 YİĞİT KARİP 12F 9 25 2,75 5 7 3,25 4 6 2,50 18 38 8,50 167,313 17 167 167 167 17001

168 559 DİLEK YILMAZ 12B 7 23 1,25 4 2 3,50 3 18 -1,50 6 6 4,50 20 49 7,75 165,423 21 168 168 168 17035

169 129 HELİN ÇETİN 12 6 15 2,25 7 5 5,75 0 1 -0,25 13 21 7,75 165,113 4 169 169 169 17039

170 1013 CEMAL GÜRSES 12G 9 28 2,00 8 11 5,25 0 1 -0,25 17 40 7,00 162,880 17 170 170 170 17088

171 432 BERKAN TANRIVERGİ 12G 11 29 3,75 8 12 5,00 1 11 -1,75 20 52 7,00 162,653 18 171 171 171 17090

172 466 VOLKAN ÖZDEN 12F 9 27 2,25 4 16 0,00 3 7 1,25 5 13 1,75 21 63 5,25 157,633 18 172 172 172 17183

173 247 MERYEM YÜCE   G 12 28 5,00 6 14 2,50 2 17 -2,25 20 59 5,25 157,115 1 173 173 173 17189

174 424 VEDAT  AKDAĞ 12F 9 30 1,50 4 16 0,00 1 16 -3,00 14 62 -1,50 137,275 19 174 174 174 17422
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 174 174 174 17637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,1 24,91 10,5 4,6 9,39 13,7 4,1 12,67 3,8 4,8 2,57 55,2 22,5 49,54 287,200

Okul Ortalaması 22,9 13,5 19,55 9,8 6,0 8,25 7,6 4,7 6,39 1,8 4,4 0,69 42,0 28,7 34,88 244,790

KATILIMLAR

1 542 HAVİN SÜTCÜ 12A 32 8 30,00 8 5 6,75 23 3 22,25 8 6 6,50 71 22 65,50 336,170 1 1 1 1 4251

2 494 KADER DEMİR 12B 30 8 28,00 13 2 12,50 19 3 18,25 8 7 6,25 70 20 65,00 334,910 1 2 2 2 4347

3 574 NURİYE YILDIZ 12A 32 8 30,00 10 4 9,00 16 1 15,75 8 10 5,50 66 23 60,25 320,275 2 3 3 3 5560

4 529 DOĞAN AKDAĞ 12 27 13 23,75 8 6 6,50 26 3 25,25 6 9 3,75 67 31 59,25 317,998 1 4 4 4 5752

5 0 HATİCE SARI   38 1 37,75 15 3 14,25 10 7 8,25 1 11 -1,75 64 22 58,50 313,693 1 5 5 5 6125

6 566 TAYYİP ERDOĞAN YAŞAR12 32 8 30,00 15 4 14,00 14 3 13,25 0 2 -0,50 61 17 56,75 309,465 2 6 6 6 6548

7 0 ENES YARDIMCI   28 10 25,50 18 1 17,75 15 8 13,00 1 4 0,00 62 23 56,25 308,560 2 7 7 7 6655

8 504 ZELAL DEMİRTAŞ   31 3 30,25 14 3 13,25 12 1 11,75 1 3 0,25 58 10 55,50 305,688 3 8 8 8 6919

9 397 KAMURAN YAŞAR 12F 34 4 33,00 15 3 14,25 6 3 5,25 2 3 1,25 57 13 53,75 300,085 1 9 9 9 7471

10 555 NARİN YAMAN 12C 33 6 31,50 13 5 11,75 12 9 9,75 1 3 0,25 59 23 53,25 298,730 1 10 10 10 7615

11 586 NAZAN YÜCE 12F 34 6 32,50 15 3 14,25 6 0 6,00 55 9 52,75 297,080 2 11 11 11 7764

12 505 FATMANUR SARI 12A 35 5 33,75 9 8 7,00 11 3 10,25 3 8 1,00 58 24 52,00 294,693 3 12 12 12 8008

13 621 BERİVAN DEMİR 12E 32 7 30,25 13 6 11,50 10 4 9,00 55 17 50,75 291,333 1 13 13 13 8349

14 419 YİĞİT CAN YEŞİL   23 11 20,25 12 4 11,00 19 4 18,00 3 8 1,00 57 27 50,25 291,163 4 14 14 14 8370

15 493 GÜLBAHAR YILD* 12C 30 10 27,50 11 6 9,50 15 7 13,25 56 23 50,25 290,180 2 15 15 15 8454

16 492 ESMA ÇELİK 12E 34 6 32,50 9 6 7,50 12 7 10,25 55 19 50,25 289,530 2 16 16 16 8520

17 1215 ROJİN ALTINTAŞ 12B 28 10 25,50 10 2 9,50 15 2 14,50 53 14 49,50 288,175 2 17 17 17 8655

18 508 KÜBRA ADIGÜZEL 12B 25 8 23,00 14 4 13,00 12 7 10,25 6 12 3,00 57 31 49,25 287,865 3 18 18 18 8691

19 142 YEZDA ARSLAN   33 6 31,50 14 6 12,50 7 8 5,00 4 14 0,50 58 34 49,50 287,415 5 19 19 19 8738

20 601 FATMA TAŞDEMİR 12F 33 6 31,50 13 2 12,50 6 2 5,50 52 10 49,50 287,395 3 20 20 20 8742

21 402 ÜMİT DEMİRTAŞ 12B 31 8 29,00 10 5 8,75 12 7 10,25 3 7 1,25 56 27 49,25 287,015 4 21 21 21 8783

22 490 EVİN YAŞAR 12E 30 9 27,75 13 4 12,00 10 5 8,75 2 6 0,50 55 24 49,00 286,393 3 22 22 22 8847

23 439 İCLAL ÇİFTÇİ 12D 32 6 30,50 10 8 8,00 11 2 10,50 53 16 49,00 286,015 1 23 23 23 8883

24 475 ROJİN YILDIZ 12A 29 10 26,50 14 3 13,25 8 8 6,00 6 12 3,00 57 33 48,75 285,900 4 24 24 24 8897

25 1055 KADİR GÜRSES 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 19 3 18,25 2 3 1,25 53 18 48,50 285,238 5 25 25 25 8956

26 590 HAYAT ÇETİN 12D 33 5 31,75 13 5 11,75 6 3 5,25 52 13 48,75 285,098 2 26 26 26 8971

27 370 BERFİN ÇAKAN 12A 29 11 26,25 13 5 11,75 11 7 9,25 4 12 1,00 57 35 48,25 284,343 6 27 27 27 9055

28 519 GÖNÜL BİLGİ 12F 28 8 26,00 12 6 10,50 12 1 11,75 52 15 48,25 284,335 4 28 28 28 9056

29 0 SEVGİ SARI   29 8 27,00 11 5 9,75 10 5 8,75 3 2 2,50 53 20 48,00 283,550 6 29 29 29 9134

30 388 SAMET YAŞAR   29 6 27,50 8 3 7,25 14 7 12,25 2 4 1,00 53 20 48,00 283,425 7 30 30 30 9147

31 0 RABİA ADIGÜZEL 12G 30 10 27,50 17 3 16,25 5 4 4,00 1 3 0,25 53 20 48,00 283,395 1 31 31 31 9150

32 575 AKIN EKİNCİ 12B 31 8 29,00 4 1 3,75 15 4 14,00 2 3 1,25 52 16 48,00 283,240 5 32 32 32 9168

33 0 EVİN TAŞTAN   27 12 24,00 14 4 13,00 10 6 8,50 2 1 1,75 53 23 47,25 281,645 8 33 33 33 9363

34 313 SEYATBBOZTEPE 12F 28 9 25,75 13 5 11,75 9 1 8,75 1 0 1,00 51 15 47,25 281,388 5 34 34 34 9383

35 149 OKAN SARI 12C 27 8 25,00 10 7 8,25 14 3 13,25 1 2 0,50 52 20 47,00 280,710 3 35 35 35 9441

36 0 KADER ENGİN   24 11 21,25 10 4 9,00 13 5 11,75 6 6 4,50 53 26 46,50 279,848 9 36 36 36 9535

37 0 ZEVALDİLAN POLAT   25 10 22,50 6 6 4,50 16 7 14,25 7 8 5,00 54 31 46,25 278,950 10 37 37 37 9616

38 595 NAZAR GÜVEN 12C 25 11 22,25 13 5 11,75 9 1 8,75 4 2 3,50 51 19 46,25 278,923 4 38 38 38 9617

39 578 BEDRİYE KAYMAK 12C 28 8 26,00 14 5 12,75 9 3 8,25 0 3 -0,75 51 19 46,25 278,265 5 39 39 39 9691

40 285 EKREM SARI 12B 29 11 26,25 8 7 6,25 16 9 13,75 2 8 0,00 55 35 46,25 278,263 6 40 40 40 9692

41 84 EMİNE GÜRSES 12D 30 9 27,75 14 2 13,50 7 7 5,25 0 1 -0,25 51 19 46,25 278,058 3 41 41 41 9722

42 431 ZEYNEP KOÇ 12E 31 8 29,00 10 7 8,25 9 2 8,50 1 3 0,25 51 20 46,00 277,160 4 42 42 42 9813

43 375 ELİF ARSLAN 12C 31 7 29,25 11 7 9,25 8 3 7,25 1 3 0,25 51 20 46,00 277,128 6 43 43 43 9820

44 589 ŞEFİKA AKKUŞ   20 19 15,25 9 5 7,75 19 2 18,50 6 10 3,50 54 36 45,00 276,058 11 44 44 44 9924

45 525 YAĞMUR KARİPP 12C 34 6 32,50 12 8 10,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 50 18 45,50 275,165 7 45 45 45 10011

46 418 AYŞE ŞİMŞEK 12D 25 5 23,75 11 3 10,25 11 0 11,00 47 8 45,00 274,813 4 46 46 46 10054

47 462 BELKİZA AKDAĞ   28 9 25,75 14 3 13,25 6 2 5,50 1 2 0,50 49 16 45,00 274,573 12 47 47 47 10087

48 0 HAYAT DEMİRTAŞ 12F 23 9 20,75 9 4 8,00 15 3 14,25 2 1 1,75 49 17 44,75 274,518 6 48 48 48 10092
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 174 174 174 17637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,1 24,91 10,5 4,6 9,39 13,7 4,1 12,67 3,8 4,8 2,57 55,2 22,5 49,54 287,200

Okul Ortalaması 22,9 13,5 19,55 9,8 6,0 8,25 7,6 4,7 6,39 1,8 4,4 0,69 42,0 28,7 34,88 244,790

KATILIMLAR

49 430 MENİCEY AŞAR 12D 29 10 26,50 10 6 8,50 11 4 10,00 50 20 45,00 274,455 5 49 49 49 10097

50 618 NESRİN YARDIMCI 12 25 12 22,00 12 4 11,00 9 4 8,00 5 7 3,25 51 27 44,25 272,905 3 50 50 50 10275

51 554 MUHAMMED TURAN 12B 30 9 27,75 7 9 4,75 10 2 9,50 4 6 2,50 51 26 44,50 272,883 7 51 51 51 10277

52 481 ÖMER YAŞAR 12E 30 8 28,00 13 5 11,75 1 4 0,00 6 7 4,25 50 24 44,00 271,410 5 52 52 52 10420

53 562 FERİDE DOĞAN 12C 29 7 27,25 9 7 7,25 10 3 9,25 48 17 43,75 270,583 8 53 53 53 10507

54 599 DOĞAN POLAT 12E 29 9 26,75 13 6 11,50 4 6 2,50 3 1 2,75 49 22 43,50 270,003 6 54 54 54 10580

55 427 DUYGU POLAT 12A 24 14 20,50 10 6 8,50 12 2 11,50 5 10 2,50 51 32 43,00 269,295 7 55 55 55 10651

56 615 AZRA AKDAĞ 12C 31 8 29,00 12 5 10,75 4 2 3,50 1 4 0,00 48 19 43,25 268,845 9 56 56 56 10698

57 299 CAN POLAT   28 7 26,25 14 4 13,00 4 2 3,50 1 3 0,25 47 16 43,00 268,458 13 57 57 57 10726

58 429 ASLI ÇOBAN 12C 25 10 22,50 12 6 10,50 11 5 9,75 48 21 42,75 268,180 10 58 58 58 10749

59 597 ŞİLAN DEMİR 12C 32 7 30,25 11 7 9,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 48 20 43,00 267,898 11 59 59 59 10783

60 479 YUSUF DEMİR 12E 29 10 26,50 11 6 9,50 8 3 7,25 2 11 -0,75 50 30 42,50 266,875 7 60 60 60 10899

61 584 ŞEHRİBAN ALADAĞ   29 11 26,25 15 4 14,00 3 8 1,00 2 4 1,00 49 27 42,25 266,223 14 61 61 61 10964

62 544 KEVSER ERDEN 12A 25 14 21,50 9 6 7,50 11 2 10,50 3 2 2,50 48 24 42,00 266,145 8 62 62 62 10970

63 609 SAİT NURSİ POLAT 12B 21 17 16,75 10 9 7,75 18 11 15,25 4 11 1,25 53 48 41,00 263,693 8 63 63 63 11231

64 383 AZAM YILMAZ 12F 22 14 18,50 10 1 9,75 13 2 12,50 45 17 40,75 262,660 7 64 64 64 11327

65 496 EVİN BUDAK 12E 29 9 26,75 12 5 10,75 4 3 3,25 1 4 0,00 46 21 40,75 261,588 8 65 65 65 11440

66 537 NAZLICAN AY EMİR 12A 25 13 21,75 6 3 5,25 14 5 12,75 2 5 0,75 47 26 40,50 261,513 9 66 66 66 11450

67 516 ENSAR DEMİRTAŞ 12E 30 8 28,00 14 5 12,75 44 13 40,75 261,425 9 67 67 67 11464

68 408 ZELALSU TEKİN 12E 26 12 23,00 9 3 8,25 10 6 8,50 1 1 0,75 46 22 40,50 261,350 10 68 68 68 11480

69 506 RABİA BAKIR 12E 25 12 22,00 11 5 9,75 8 2 7,50 1 0 1,00 45 19 40,25 260,735 11 69 69 69 11539

70 686 LEYLA YEŞİL 12A 26 10 23,50 11 7 9,25 6 7 4,25 5 7 3,25 48 31 40,25 260,630 10 70 70 70 11553

71 547 ÜNAL PEKER 12C 24 15 20,25 15 4 14,00 6 3 5,25 1 3 0,25 46 25 39,75 259,423 12 71 71 71 11662

72 596 EZEL ZORBAY 12D 24 11 21,25 12 3 11,25 8 3 7,25 1 4 0,00 45 21 39,75 259,283 6 72 72 72 11672

73 416 MAYGÜL YILDIZ 12G 30 4 29,00 10 6 8,50 2 0 2,00 42 10 39,50 257,520 2 73 73 73 11820

74 312 FURKAN ÇİFTÇİ 12C 24 14 20,50 10 7 8,25 12 9 9,75 1 3 0,25 47 33 38,75 256,370 13 74 74 74 11941

75 628 REMZİYE ENGİN 12G 25 14 21,50 13 5 11,75 8 9 5,75 1 5 -0,25 47 33 38,75 256,220 3 75 75 75 11955

76 517 MERT YAMAN   24 15 20,25 13 6 11,50 11 16 7,00 2 9 -0,25 50 46 38,50 255,628 15 76 76 76 12015

77 317 NURAN HARMAN 12D 24 13 20,75 17 2 16,50 3 7 1,25 44 22 38,50 255,573 7 77 77 77 12024

78 440 SALİM  TAŞTAN 12A 23 13 19,75 11 8 9,00 8 9 5,75 6 10 3,50 48 40 38,00 254,333 11 78 78 78 12141

79 398 SEHAT ALTINTAŞ 12F 25 13 21,75 11 7 9,25 7 1 6,75 2 9 -0,25 45 30 37,50 252,413 8 79 79 79 12342

80 324 ÖZGÜR ÖRKMEZ 12G 27 11 24,25 11 8 9,00 4 5 2,75 2 2 1,50 44 26 37,50 252,158 4 80 80 80 12359

81 396 NAZAR AKDAĞ 12B 20 5 18,75 3 0 3,00 15 5 13,75 2 1 1,75 40 11 37,25 252,128 9 81 81 81 12364

82 487 IPE KDEMİR 12C 25 6 23,50 5 4 4,00 10 1 9,75 40 11 37,25 251,440 14 82 82 82 12412

83 189 ESMANUR DOĞAN 12G 26 11 23,25 12 6 10,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 42 20 37,00 250,708 5 83 83 83 12476

84 450 SENEM KAYA 12D 22 15 18,25 11 7 9,25 9 8 7,00 3 3 2,25 45 33 36,75 250,703 8 84 84 84 12477

85 461 GÜLBAHAR DOĞAN 12C 22 15 18,25 13 6 11,50 7 4 6,00 2 4 1,00 44 29 36,75 250,653 15 85 85 85 12484

86 1245 BERCAN KÜÇÜK 12F 22 17 17,75 10 8 8,00 12 5 10,75 44 30 36,50 249,923 9 86 86 86 12554

87 415 FATİH ERDEN 12F 22 10 19,50 10 5 8,75 10 9 7,75 1 2 0,50 43 26 36,50 249,715 10 87 87 87 12576

88 612 BERİVAN TEKİN 12D 24 16 20,00 14 6 12,50 4 2 3,50 2 6 0,50 44 30 36,50 249,650 9 88 88 88 12578

89 548 FERH*  ÖZER 12D 22 11 19,25 12 4 11,00 6 3 5,25 40 18 35,50 246,708 10 89 89 89 12875

90 446 ŞEVVAL KAYA 12E 28 9 25,75 10 8 8,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 41 23 35,25 245,098 12 90 90 90 13020

91 325 İPEK YAŞAR 12B 23 17 18,75 9 3 8,25 11 6 9,50 0 7 -1,75 43 33 34,75 244,438 10 91 91 91 13070

92 443 HAVANUR DEMİR 12A 22 17 17,75 10 5 8,75 9 6 7,50 3 11 0,25 44 39 34,25 243,138 12 92 92 92 13185

93 483 SAMET TANRIVERDİ 12A 18 20 13,00 8 10 5,50 15 16 11,00 7 11 4,25 48 57 33,75 242,405 13 93 93 93 13249

94 507 ZEYNEP ALTIN 12C 24 14 20,50 9 6 7,50 6 5 4,75 2 3 1,25 41 28 34,00 242,065 16 94 94 94 13291

95 322 SİNEM  YAŞAR 12C 21 15 17,25 10 7 8,25 10 8 8,00 41 30 33,50 240,928 17 95 95 95 13391

96 604 MELTEM BİLGİ 12B 23 15 19,25 8 8 6,00 9 1 8,75 2 10 -0,50 42 34 33,50 240,648 11 96 96 96 13413
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 174 174 174 17637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,1 24,91 10,5 4,6 9,39 13,7 4,1 12,67 3,8 4,8 2,57 55,2 22,5 49,54 287,200

Okul Ortalaması 22,9 13,5 19,55 9,8 6,0 8,25 7,6 4,7 6,39 1,8 4,4 0,69 42,0 28,7 34,88 244,790

KATILIMLAR

97 484 ZEYNEP ALADAĞ 12B 26 13 22,75 11 9 8,75 2 14 -1,50 6 11 3,25 45 47 33,25 239,588 12 97 97 97 13505

98 456 MUHAMMED DEMİR 12C 22 14 18,50 12 3 11,25 5 8 3,00 2 7 0,25 41 32 33,00 239,265 18 98 98 98 13528

99 409 ZELAL BİLGİ 12G 20 11 17,25 14 4 13,00 1 1 0,75 2 2 1,50 37 18 32,50 237,968 6 99 99 99 13628

100 457 POLAT IŞIK 12D 25 15 21,25 9 2 8,50 5 4 4,00 0 5 -1,25 39 26 32,50 237,338 11 100 100 100 13681

101 103 NİZAR ATLI 12A 8 17 3,75 11 9 8,75 19 14 15,50 6 11 3,25 44 51 31,25 236,018 14 101 101 101 13793

102 374 EDANUR YILMAZ 12B 23 15 19,25 8 3 7,25 6 5 4,75 3 10 0,50 40 33 31,75 235,403 13 102 102 102 13840

103 438 NURİYE TAŞTAN 12E 24 13 20,75 12 4 11,00 36 17 31,75 235,188 13 103 103 103 13853

104 311 YUSUF ÇİFTÇİ 12E 24 16 20,00 9 6 7,50 5 5 3,75 38 27 31,25 233,775 14 104 104 104 13974

105 448 KEZİBAN IRMAK 12D 24 12 21,00 9 10 6,50 6 6 4,50 0 4 -1,00 39 32 31,00 232,850 12 105 105 105 14048

106 476 MERVE TAŞ 12A 20 14 16,50 9 11 6,25 6 2 5,50 4 8 2,00 39 35 30,25 231,290 15 106 106 106 14151

107 606 ZİLAN ÇETİN 12D 22 18 17,50 9 3 8,25 7 11 4,25 38 32 30,00 230,325 13 107 107 107 14212

108 523 BEDRİYE TAVŞANCI 12F 20 16 16,00 11 6 9,50 5 3 4,25 1 4 0,00 37 29 29,75 229,765 11 108 108 108 14264

109 571 İREM ÖZDEN 12C 21 14 17,50 7 5 5,75 8 6 6,50 36 25 29,75 229,570 19 109 109 109 14276

110 876 HAYRUNİSA YILDIZ 12G 19 18 14,50 11 5 9,75 5 8 3,00 3 3 2,25 38 34 29,50 229,295 7 110 110 110 14298

111 423 ROJHAT POLAT   19 12 16,00 6 5 4,75 9 0 9,00 1 5 -0,25 35 22 29,50 229,000 16 111 111 111 14326

112 551 EVİN BOKURT 12B 19 8 17,00 5 6 3,50 9 3 8,25 2 5 0,75 35 22 29,50 228,910 14 112 112 112 14329

113 387 İLAYDA ARSLAN 12D 25 15 21,25 8 12 5,00 5 5 3,75 1 7 -0,75 39 39 29,25 227,543 14 113 113 113 14422

114 298 HALENUR ÇAĞLAYAN 12D 18 22 12,50 9 11 6,25 7 18 2,50 10 10 7,50 44 61 28,75 227,500 15 114 114 114 14434

115 520 ESRA ARSLAN 12A 24 11 21,25 4 5 2,75 6 5 4,75 2 7 0,25 36 28 29,00 226,828 16 115 115 115 14476

116 470 ABDULLAH DEMİR 12B 22 17 17,75 5 3 4,25 10 13 6,75 2 8 0,00 39 41 28,75 226,518 15 116 116 116 14495

117 0 BERFİN BOZTEPE   17 16 13,00 11 1 10,75 4 4 3,00 2 1 1,75 34 22 28,50 226,450 17 117 117 117 14503

118 1200 AYSEL AYHAN   18 18 13,50 9 5 7,75 7 1 6,75 34 24 28,00 224,805 18 118 118 118 14618

119 521 ECE TAŞTAN 12D 23 16 19,00 11 8 9,00 34 24 28,00 224,090 16 119 119 119 14665

120 929 EVREN ÖZER 12F 23 15 19,25 9 9 6,75 7 7 5,25 0 13 -3,25 39 44 28,00 223,928 12 120 120 120 14680

121 228 İSLAM KAYA 12E 18 8 16,00 11 7 9,25 4 6 2,50 33 21 27,75 223,825 15 121 121 121 14684

122 369 YUDUM YAŞAR 12E 21 17 16,75 10 10 7,50 4 4 3,00 35 31 27,25 222,118 16 122 122 122 14789

123 389 HAKKI ÖZDEN 12E 22 18 17,50 13 7 11,25 5 10 2,50 0 16 -4,00 40 51 27,25 221,860 17 123 123 123 14810

124 93 AYŞEGÜL DEMİRTAŞ 12A 16 21 10,75 8 6 6,50 13 9 10,75 2 13 -1,25 39 49 26,75 221,338 17 124 124 124 14842

125 1085 ROJDA YAŞAR 12C 22 14 18,50 7 7 5,25 4 4 3,00 33 25 26,75 220,380 20 125 125 125 14902

126 531 İSHAK  *LDIZ J 12C 25 14 21,50 5 1 4,75 30 15 26,25 218,480 21 126 126 126 15016

127 473 ÖZCAN ATLI 12E 20 12 17,00 10 6 8,50 30 18 25,50 216,800 18 127 127 127 15133

128 459 GÜLSÜN ÇİFÇİ 12A 17 23 11,25 9 9 6,75 9 5 7,75 3 14 -0,50 38 51 25,25 216,773 18 128 128 128 15134

129 828 ADEM KAYA 12B 21 11 18,25 7 7 5,25 2 6 0,50 2 3 1,25 32 27 25,25 215,933 16 129 129 129 15186

130 378 AYNUR KAYA 12E 22 16 18,00 10 8 8,00 3 8 1,00 0 7 -1,75 35 39 25,25 215,845 19 130 130 130 15193

131 552 BERFİN POLAT 12D 18 14 14,50 9 7 7,25 4 7 2,25 1 0 1,00 32 28 25,00 215,655 17 131 131 131 15210

132 1470 MERVE KAYA 12E 20 17 15,75 12 6 10,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 33 32 25,00 215,423 20 132 132 132 15218

133 488 ABDULKADİR POLAT 12E 16 23 10,25 6 13 2,75 14 6 12,50 0 4 -1,00 36 46 24,50 214,618 21 133 133 133 15278

134 512 HATİCE YAŞAR 12D 21 14 17,50 6 5 4,75 3 4 2,00 1 2 0,50 31 25 24,75 214,490 18 134 134 134 15284

135 425 OZAN ÇİFTÇİ 12A 18 22 12,50 10 8 8,00 5 3 4,25 1 5 -0,25 34 38 24,50 214,355 19 135 135 135 15290

136 319 AZER ÖZGÜR ATLI 12G 19 19 14,25 9 4 8,00 1 0 1,00 2 5 0,75 31 28 24,00 212,658 8 136 136 136 15375

137 514 MERVE POLATLI 12G 21 18 16,50 8 10 5,50 3 4 2,00 2 8 0,00 34 40 24,00 212,335 9 137 137 137 15393

138 855 BEKİR POLAT 12F 19 20 14,00 10 10 7,50 2 4 1,00 3 7 1,25 34 41 23,75 211,955 13 138 138 138 15427

139 45 SERAP GÜRSES 12G 18 16 14,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 29 21 23,75 211,905 10 139 139 139 15433

140 391 RABİA DAŞTAN   19 20 14,00 9 7 7,25 5 7 3,25 0 3 -0,75 33 37 23,75 211,875 19 140 140 140 15434

141 509 MELTEM TAŞTAN   14 21 8,75 11 7 9,25 6 5 4,75 1 1 0,75 32 34 23,50 211,863 20 141 141 141 15435

142 465 EVİN ATLI 12E 21 13 17,75 6 8 4,00 1 0 1,00 2 4 1,00 30 25 23,75 211,458 22 142 142 142 15458

143 460 BEYZANUR TAŞTAN 12C 17 21 11,75 10 8 8,00 0 2 -0,50 4 2 3,50 31 33 22,75 209,318 22 143 143 143 15559

144 447 NURCAN YILDIZ 12G 18 19 13,25 11 4 10,00 0 3 -0,75 29 26 22,50 208,198 11 144 144 144 15620

                                                3 / 4



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AĞRI DİYADİN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 174 174 174 17637

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,2 9,1 24,91 10,5 4,6 9,39 13,7 4,1 12,67 3,8 4,8 2,57 55,2 22,5 49,54 287,200

Okul Ortalaması 22,9 13,5 19,55 9,8 6,0 8,25 7,6 4,7 6,39 1,8 4,4 0,69 42,0 28,7 34,88 244,790

KATILIMLAR

145 435 BERİVAN YAŞAR 12D 16 21 10,75 12 6 10,50 2 4 1,00 30 31 22,25 207,798 19 145 145 145 15642

146 372 HAYRÜNİSAN YAŞAR 12D 21 18 16,50 9 9 6,75 0 4 -1,00 30 31 22,25 207,010 20 146 146 146 15679

147 608 GEYLANİ BİLECEK 12B 14 7 12,25 9 4 8,00 3 8 1,00 26 19 21,25 204,623 17 147 147 147 15808

148 513 ROHAT ALP**L * 12C 13 25 6,75 8 11 5,25 8 4 7,00 2 3 1,25 31 43 20,25 202,328 23 148 148 148 15927

149 467 YUSUF BUDAK 12D 14 18 9,50 4 3 3,25 9 6 7,50 27 27 20,25 201,920 21 149 149 149 15956

150 449 SİNAN BOZKURT 12G 18 22 12,50 9 11 6,25 3 6 1,50 4 16 0,00 34 55 20,25 201,530 12 150 150 150 15970

151 924 AYŞE YAŞAR 12G 15 15 11,25 9 4 8,00 2 5 0,75 26 24 20,00 200,968 13 151 151 151 16005

152 1042 EVİN ENGİN 12G 20 18 15,50 5 15 1,25 4 3 3,25 1 4 0,00 30 40 20,00 200,385 14 152 152 152 16023

153 567 BERİVAN TAŞDEMİR 12E 14 12 11,00 6 7 4,25 5 6 3,50 1 0 1,00 26 25 19,75 200,255 23 153 153 153 16029

154 433 MUHAMMET POLAT 12B 13 27 6,25 11 7 9,25 9 7 7,25 1 17 -3,25 34 58 19,50 199,948 18 154 154 154 16040

155 407 NURCAN SARI 12B 14 25 7,75 2 6 0,50 12 6 10,50 3 9 0,75 31 46 19,50 199,913 19 155 155 155 16044

156 377 ZAFER DEMİR 12F 15 23 9,25 8 10 5,50 7 9 4,75 30 42 19,50 199,688 14 156 156 156 16048

157 314 ELİF TAŞTAN 12B 14 16 10,00 8 4 7,00 4 7 2,25 26 27 19,25 198,925 20 157 157 157 16081

158 556 FUNDA DEMİR 12G 19 20 14,00 7 10 4,50 26 30 18,50 196,050 15 158 158 158 16225

159 577 TUNAY YENİGÜN 12F 16 18 11,50 8 6 6,50 1 6 -0,50 2 6 0,50 27 36 18,00 194,885 15 159 159 159 16264

160 582 HİCRAN YAŞAR 12G 17 16 13,00 6 11 3,25 2 3 1,25 25 30 17,50 193,210 16 160 160 160 16320

161 444 HELİN YAŞAR 12D 14 22 8,50 6 12 3,00 7 2 6,50 1 9 -1,25 28 45 16,75 191,430 22 161 161 161 16365

162 735 İLAYDA ERGÜL 12C 13 27 6,25 11 9 8,75 6 4 5,00 0 14 -3,50 30 54 16,50 190,878 24 162 162 162 16387

163 442 SİNAN PEKER 12C 10 30 2,50 11 9 8,75 5 6 3,50 0 1 -0,25 26 46 14,50 185,455 25 163 163 163 16560

164 453 MAZLUM ÇİFTÇİ 12E 5 8 3,00 2 3 1,25 12 8 10,00 19 19 14,25 184,645 24 164 164 164 16591

165 401 ZİLAN YAŞAR 12D 12 25 5,75 8 8 6,00 5 8 3,00 0 3 -0,75 25 44 14,00 183,503 23 165 165 165 16616

166 178 NARİN BİRGÜL 12F 11 8 9,00 3 10 0,50 0 1 -0,25 14 19 9,25 168,765 16 166 166 166 16976

167 848 YİĞİT KARİP 12F 9 25 2,75 5 7 3,25 4 6 2,50 18 38 8,50 167,313 17 167 167 167 17001

168 559 DİLEK YILMAZ 12B 7 23 1,25 4 2 3,50 3 18 -1,50 6 6 4,50 20 49 7,75 165,423 21 168 168 168 17035

169 129 HELİN ÇETİN 12 6 15 2,25 7 5 5,75 0 1 -0,25 13 21 7,75 165,113 4 169 169 169 17039

170 1013 CEMAL GÜRSES 12G 9 28 2,00 8 11 5,25 0 1 -0,25 17 40 7,00 162,880 17 170 170 170 17088

171 432 BERKAN TANRIVERGİ 12G 11 29 3,75 8 12 5,00 1 11 -1,75 20 52 7,00 162,653 18 171 171 171 17090

172 466 VOLKAN ÖZDEN 12F 9 27 2,25 4 16 0,00 3 7 1,25 5 13 1,75 21 63 5,25 157,633 18 172 172 172 17183

173 247 MERYEM YÜCE   G 12 28 5,00 6 14 2,50 2 17 -2,25 20 59 5,25 157,115 1 173 173 173 17189

174 424 VEDAT  AKDAĞ 12F 9 30 1,50 4 16 0,00 1 16 -3,00 14 62 -1,50 137,275 19 174 174 174 17422
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SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSEL AYHAN 1200   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,805 287,200 18 118 118 118 14618

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 8,69 6,39 12,67

Toplam: 120 34 24 28,00 23 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe CdD bCeAdE dEcEC daeeddae EEDCBdaEaAEbBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dE   aDbEBCcb  EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD       A   B  D         d         C  

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELKİZA AKDAĞ 462   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,573 287,200 12 47 47 47 10087

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 49 16 45,00 38 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCC ABE dEAEC DaEbBBDcAcEDcBCaCAEEBeEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAdEaEB   BDCACBaECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eDbC   A A    D              B          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Aa     e            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN BOZTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,450 287,200 17 117 117 117 14503

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 34 22 28,50 24 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe  DaCC ABEeb AECbe adcBDccbE BBdCaAbE ab 

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACE b   CB CA BBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D      EA   ab  Bd         a           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen    D   e        E   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN POLAT 299   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,458 287,200 13 57 57 57 10726

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 47 16 43,00 36 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe CADB CdA E d AECEdBDaABa BEEDCBCCEaAEbBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEcDA DCEBCeCeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  eD CA e      B                         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen aA      e      d    

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YARDIMCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,560 287,200 2 7 7 7 6655

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 62 23 56,25 47 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe  ADBCCBAdE daeEeadBDBABDeBEEDCBCCEEAcbBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDA DCcBCACBDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDC AEaD ACCcBbCD d a   Cac   D   c    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e e     Cc    c     

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN TAŞTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,645 287,200 8 33 33 33 9363

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 53 23 47,25 39 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe dADaaCBAdE AEAdCEbaDBAdDbBcEDCBCCEEAcAeD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdb cDCEBCACeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C Ea  AC  BaCDb      a ac           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         C       D  e

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE SARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,693 287,200 1 5 5 5 6125

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 11 -1,75 -9 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 64 22 58,50 49 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBCCBAEEDAEAECEbBDBABDAB EDCBCCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED aDCbBCbCBDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDbCAaecdAC  B CD          cd          

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen adc ad de    dc Dbd 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ENGİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,848 287,200 9 36 36 36 9535

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 53 26 46,50 39 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCC AeE  dAE beBbCBBcAAEEaBBCaCAEE acd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal b C  b  DCBcaACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBCaAEA   dDbEBd       E          e  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen AC  A  ebD  dae EdD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM TAŞTAN 509   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,863 287,200 20 141 141 141 15435

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 32 34 23,50 20 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe AbceCaAeE dbe CaDeECc DedcE B dCbAEaacdb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DddEEc BDCeedAeBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD Ca   Ed   C          b  C a d        

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen    D              c 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YAMAN 517   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,628 287,200 15 76 76 76 12015

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 13 7,75 26 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 11 16 7,00 18 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 50 46 38,50 32 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe CADadCBdEd bbbECadBDcABaABEEDCBCaEbAEAac

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEbdaDCcBCA BcECaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik aCDbCAEabBACdaBaCcd E  caa e  d    b   e

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eAead eee     d   Ea

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA DAŞTAN 391   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,875 287,200 19 140 140 140 15434

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 33 37 23,75 20 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe CbDBadeAEEeddbE cddeBcdDbdbEaCBCaEEAEABa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CddDA D bdCce eEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CDb   a a  b B C c      d  E e         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen     d   d       b   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJHAT POLAT 423   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,000 287,200 16 111 111 111 14326

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 35 22 29,50 25 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe ADadCCABE edd CaeBE BBDbdEEDBc d AEb    

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal e C  b   C eCb BaEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD     AEA  CCD               D         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ce     ee D d       

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET YAŞAR 388   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,425 287,200 7 30 30 30 9147

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 53 20 48,00 40 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCdABE dd    DBECBBDeAEEDBBCCCAaEBaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal eACEcE     D   BBE c

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBa AaAc CCD EBb   B   a adD         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ba     ee       E D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA AKKUŞ 589   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,058 287,200 11 44 44 44 9924

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 54 36 45,00 38 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBbCeAecDbdAEdbeaa BBDdcEEcBBCbCAEdeaEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCEEcc cC     BBECc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBCDAEAB CCDaEBEaCE                  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ACbce  eC e daacEcDA

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHRİBAN ALADAĞ 584   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,223 287,200 14 61 61 61 10964

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 49 27 42,25 35 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe dDBCCaABEaAdebebDeEdBBDeAEEDBBCCCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bACdEEc DbBDCACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  c c   d   b a    E    c ae          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen     d  e       EcaD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ SARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,550 287,200 6 29 29 29 9134

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 53 20 48,00 40 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCCABE  EedebDBdbBBDAAEEDd CCCAEEBDcA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D aEEb c eBDaACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aDC B   EA  eCD  BE       c a D   a     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen AC     e        Ec  

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEZDA ARSLAN 142   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,415 287,200 5 19 19 19 8738

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 58 34 49,50 41 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaABE eEAdCdDBEdBBDAAEEDBBCCCAEEBaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bACEEccdDCeDCcCBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDb Be AaAd CbD           cd     a      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen deaad deC DbdceEccDb

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT CAN YEŞİL 419   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,163 287,200 4 14 14 14 8370

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 57 27 50,25 42 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe ADB CCABE d eEC eBadBBaAAEE dBCaCAEbBe d

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DbdE cB DCB CcCBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBC AEA CCCDb BE   BB Bc a  d     D  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ba c  abeDc   dE B  

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL DEMİRTAŞ 504   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,688 287,200 3 8 8 8 6919

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 58 10 55,50 46 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe ADB C A ED EAECEDBEdBBDAAEEcBBC CAEbBD A

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   dEEEBBDbeDCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBa A A  CCD  BE       E             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        eC     b d   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEVALDİLAN POLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,950 287,200 10 37 37 37 9616

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 20 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,32 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,41 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,86 1,23 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,55 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,75 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 10,58 8,25 9,39

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 8,41 6,16 11,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,28 0,23 1,19

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 8,69 6,39 12,67

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,26 -0,05 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 1,06 0,69 2,57

Toplam: 120 54 31 46,25 39 42,65 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBdCBedED E EeaaBe d D BEEDCBCaEEAEABa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEd    C  CcC DEb ca

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAabD AC  BEbDa  a aE  Bc A    D    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eADb   ee D cdECaAEa

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YÜCE 247   G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,115 287,200 1 173 173 173 17189

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 1 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 5,00 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 2,50 8,25 9,39

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -1,50 -0,05 0,57

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -1,75 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 17 -2,25 -11 -2,25 0,69 2,57

Toplam: 120 20 59 5,25 4 5,25 34,87 49,55

TYT Türkçe CecBCCebabbAEeEecbcacccDbebEaeBCedcAadee

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal bcdeeccCadCACaaEabcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Fen eeead badeaaaebdDAac

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0
Mayoz 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN AKDAĞ 529 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,998 287,200 1 4 4 4 5752

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 4 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 19,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,56 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,19 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,69 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,88 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,31 8,25 9,39

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 11,06 6,16 11,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,50 0,23 1,19

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 11,56 6,39 12,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,12 -0,05 0,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,38 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,62 0,69 2,57

Toplam: 120 67 31 59,25 49 42,00 34,87 49,55

TYT Türkçe CcDBCCBAEEDdEAEeEdBeadBDceEdDCeCCEEAdABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEcA  CdcCAeeD   c 

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAEaDBACCEBaCDcCEBBB   BEC      A  C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ad a bACe cDEcEC  da

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ÇETİN 129 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,113 287,200 4 169 169 169 17039

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 4 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 15 2,25 6 19,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,56 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,19 1,23 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,69 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,31 8,25 9,39

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 11,06 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,23 1,19

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 11,56 6,39 12,67

Toplam: 120 13 21 7,75 6 42,00 34,87 49,55

TYT Türkçe d D  a e    E    bceeA a cEE  d ab Acc e

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dE D   Cc d C eEC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik                 b                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN YARDIMCI 618 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,905 287,200 3 50 50 50 10275

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 4 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,56 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,19 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,69 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,31 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,06 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 11,56 6,39 12,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,12 -0,05 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,38 0,67 1,09

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,62 0,69 2,57

Toplam: 120 51 27 44,25 37 42,00 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCdeBE  EdE bDBcbcBDeAEEDBBCaCAEbBacA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEc    eDaAaBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  B  AEAcCd    Bb   B   a             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Aa     dC cDB eEda b

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAYYİP ERDOĞAN YAŞAR 566 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,465 287,200 2 6 6 6 6548

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 4 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 19,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,56 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,19 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,69 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,88 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,31 8,25 9,39

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 11,06 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 0,23 1,19

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 11,56 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,38 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,62 0,69 2,57

Toplam: 120 61 17 56,75 47 42,00 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaeBEDAEAECEDBadBdDAdEEeBBCCCAEEBDcA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACdEbBBDCecCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBCDAEb  CC   eE C a   E             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e     d            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL DEMİRTAŞ 93 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,338 287,200 17 124 124 124 14842

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 13 -1,25 -6 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 39 49 26,75 22 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe AD CeaAaEeb eaC eaEdBcDeAEEDaBdaaAbEeacd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal a e  b   CdcCcCBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBeDedA bCCD EBb   B   cCa e      e  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen deaeeedb  a   ecEcDb

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÇAKAN 370 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,343 287,200 6 27 27 27 9055

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 57 35 48,25 40 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe bADBCCBAEEbdbAECddBeBABDdBEEbCBCCEaAEABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDAc ec CACeeECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDaeAbaD AC dB be          E      D   C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen edeabe adc  dBEdDAa 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU POLAT 427 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,295 287,200 7 55 55 55 10651

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 51 32 43,00 36 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaeeE d eEebeBEdBBDeAEEDBBCaCAdEBeEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEdE   bBcCeCcBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBaDA A  CCDb B           B          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ea b   eC eDcaeEEaDe

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ARSLAN 520 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,828 287,200 16 115 115 115 14476

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 36 28 29,00 24 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe CeaBdCaAd    A CEdBeBdBDAaEEDCBCCEEAEdBa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal d c     E Ce   E acB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CDb  b       BaCDaC         d          

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ab  a   b    d eD Ee

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR SARI 505 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,693 287,200 3 12 12 12 8008

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 2 2 1,50 21 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 58 24 52,00 43 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCCABEbAEAECEDBEdBBDAAEEDBBCdCAEEBDad

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D Cdbd d aBDCcdBBECd

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  BeDA A  CCD  Ba          B d        

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen AC ab  e  e d   dcDc

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜN ÇİFÇİ 459 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,773 287,200 18 128 128 128 15134

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 38 51 25,25 21 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe CdDcdCBcdEbAacaCabBbeAaDeBbEDCcCdEdccAae

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEb acCb CcedeECEBa

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C Eda da  B  DE  a     B            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ecDadAeeCa  addec dd

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVANUR DEMİR 443 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,138 287,200 12 92 92 92 13185

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 44 39 34,25 29 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe bDcCCbcBE AdAEeaedECadeAAEEDdeCaCAEEdDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEda    BeCAdBBECc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDdCBC bcAB a D cBb                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ceaee ad  D d dcE De

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN SÜTCÜ 542 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,170 287,200 1 1 1 1 4251

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 71 22 65,50 55 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaAeEeAEAECEeBEdBBDcdEEDBBCCCAEEBDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D Cdc     ecCAaBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBCDAEABeCCDEEBb C BB     BD   C  c  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen AC eA  dCb DBaa Ea A

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR GÜRSES 1055 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,238 287,200 5 25 25 25 8956

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 2 0 2,00 29 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 53 18 48,50 40 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBdCCABEDd dECEedadBBDcAEEDBBaCCAEaBDEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal c C         C   BE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBaDAEA  CCD cBE CE B     B B       a

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen A  D   ed   d       

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ERDEN 544 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,145 287,200 8 62 62 62 10970

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 48 24 42,00 35 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCdABEebdAECbeBEdcdDcAEEDeB CCAEEaaEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   aEdc   CeDacCBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBa  EA  CCD  B b         B          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ba     C  D     E   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA YEŞİL 686 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,630 287,200 10 70 70 70 11553

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 48 31 40,25 34 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe dDBCCaABEbbdA CEDBbdBBDAA EDBBCaCAEEde  

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCdEb BDbdcCAeBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CbaCBee E    CDb  b       b             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen caac  aC  e B dEE D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TAŞ 476 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,290 287,200 15 106 106 106 14151

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 39 35 30,25 25 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe bcDcCCBAdEDAbAEed  e ABDcBcEDC   EbAcAee

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEaDdaDbaaacdeDECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD   E        abD         BE           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen accaa   e    B dDAEd

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN AY EMİR 537 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,513 287,200 9 66 66 66 11450

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 47 26 40,50 34 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe CeDaCCaAEE d AEeEdBDBdBDbdEEDCBCdEaAEAaa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal           CbCeeEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDbCAECD AC  BbCDc      eaB            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen aA e    b       D de

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİZAR ATLI 103 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,018 287,200 14 101 101 101 13793

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 17 3,75 9 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 18 10 15,50 52 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 1 4 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 19 14 15,50 39 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 44 51 31,25 26 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe aeDB Cd dE c eEeEbc   a  a E d  eE  acea

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdDddDCbdCACdaECccB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDbCAaCDBACeEBabDcCbaB  CaBcC  da   bcC

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ecDaab eeee  BEeDAEe

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİYE YILDIZ 574 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,275 287,200 2 3 3 3 5560

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 66 23 60,25 50 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe bADBCCBAEEDAEAECdbdDBABDeBEEDCBCaEEAEeBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEEe   CbBC C cEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CAEaD AC  BECD         BE          C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ecDbabAeeDb aB CDAEa

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ÇİFTÇİ 425 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,355 287,200 19 135 135 135 15290

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 34 38 24,50 20 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBaCeAdEbbEebeadBecAdbdBEcDaBCbdEAEeea

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEcbA DCbeCACeDEa cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD C a  a C  B           a             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen b c     ba      D  d

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN YILDIZ 475 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,900 287,200 4 24 24 24 8897

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 57 33 48,75 41 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBCCBAdEbbEeaCEd eBAdDABEEDCBCaEEAEAeD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED c Cc CACBDECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD a aeD AC  B CDa     a ae b          

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eeDe bbeCcbD addDAEa

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİM  TAŞTAN 440 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,333 287,200 11 78 78 78 12141

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 48 40 38,00 32 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCa Ba  bAbeEDBcdBBDeAEEDB aCCAEdeeEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEdddaDCeDCACcBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik bD aBeD Ed  CaDE a a bB  a              

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen caaeA ddCbDD  adE Dd

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET TANRIVERDİ 483 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,405 287,200 13 93 93 93 13249

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 20,29 19,55 24,91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,89 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,51 1,23 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,78 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,41 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 15 13 11,75 39 9,97 6,16 11,49

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,21 0,23 1,19

TYT Matematik 40 15 16 11,00 28 10,18 6,39 12,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,08 -0,05 0,57

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,57 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 2,04 0,69 2,57

Toplam: 120 48 57 33,75 28 40,11 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBdeBAd b bdECEdceBdceABEEeCeCaabAEddc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDA cCbcbcd bcCacB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDbCAE aBACbaBaCcdaEBccaaCe C a   b   e

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eccabAA dDe EdEbDeaB

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH DEMİR 470 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,518 287,200 15 116 116 116 14495

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 12 6,00 20 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 13 6,75 17 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 39 41 28,75 24 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe cDBeCdAaEbbEbbCdDacCBBDcdEEDdB dCAEEBeEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   d       BDdc BBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aD bBaD EA  CbDacBaab    c Cad   bC     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen beaeb   C e  a    De

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM KAYA 828 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,933 287,200 16 129 129 129 15186

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 32 27 25,25 21 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaAa    d CcDBEdBBDeAEcDB CaeAEbBe  

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal b eEEc B C ca  BBbCb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eD Cae       b                e e       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Aa e   C  c         

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN EKİNCİ 575 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,240 287,200 5 32 32 32 9168

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 52 16 48,00 40 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADcCCaABEDAdAEeEeBEbBBD AEEDBBCCCAdEBaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CE bB             

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  BecAEA  CCD EBE   B   c  aD        C

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen bC e   C    d       

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK YILMAZ 559 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,423 287,200 21 168 168 168 17035

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 23 1,25 3 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 3 18 -1,50 -5 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 3 18 -1,50 -4 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 20 49 7,75 6 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ebeCaCcaEbedeEebac baaDbdbEca         Eb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal             CcdBBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CaaC a ddbabCbbcceaa d     a d          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eeCa   d  e   CEEcDA

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR YILMAZ 374 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,403 287,200 13 102 102 102 13840

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 40 33 31,75 26 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADaCCCAe  ccAECbeBddcdDcAEEaBBdCCAEEaeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D eEdE    e    BBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD dB   cb  CbD  Bb                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen caa b  e  cD  dEdeDb

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM SARI 285 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,263 287,200 6 40 40 40 9692

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 16 9 13,75 34 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 55 35 46,25 39 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCCABEDddAbeEDBcdaBDccEEDBBCCCAEcBDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   CEEd   beDacdBBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCB  AaAB CbD aBE   B dcc dd  AEC  a  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen daaa   b  D d  Eb b 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAŞTAN 314 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,925 287,200 20 157 157 157 16081

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 18,79 19,55 24,91

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 26 27 19,25 16 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ebeCdCbB   EAEedeaca BDeAbEDBBdC  db    

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Matematik CD eBa AEb   dD EB                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Aeec  beC      cE Db

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN BOKURT 551 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,910 287,200 14 112 112 112 14329

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 35 22 29,50 25 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe  AD  CB  E dE  ebdcDBABDb  EaCBC E Ac BD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal d  e   bb   CeeEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDC Aaa   C  BEdD                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen d c    aCc     eD   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GEYLANİ BİLECEK 608 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,623 287,200 17 147 147 147 15808

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 7 12,25 31 18,79 19,55 24,91

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 26 19 21,25 18 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe  ADB CBAcE   AEe bBedcB A EEb           

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Matematik  CD CAE D AC ceb Db                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eAc dA  be   dd D  e

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK YAŞAR 325 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,438 287,200 10 91 91 91 13070

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 43 33 34,75 29 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe dADBaCBedEbdEAcCEdBDddaaAcEEDCBCaEdAcABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CE     Cb CcCe EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCCAEe  ACb Bb D   d e   d            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ac  a   ec        aa

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADER DEMİR 494 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,910 287,200 1 2 2 2 4347

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 70 20 65,00 54 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADB CaABEbeEAECEDBa BdDedEEDBBCCCAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEdE   CBDCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBCDA    CCDcEBEaC BB  cC      C  D  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen eaa   Eee D BECEEaDc

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ADIGÜZEL 508 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,865 287,200 3 18 18 18 8691

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 57 31 49,25 41 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe  ADBeCaA    bAEdE ceBdBD BEEDCBCCEEAEbBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDAcbbEBCA eDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDC AcaD AC  Ba Db  a   baBE           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ecaCa  eeDDeadEdDeEa

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM BİLGİ 604 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,648 287,200 11 96 96 96 13413

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 42 34 33,50 28 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe CADceCBedE bEeECEbBeeABaeBEEDCBaaEEAEd c

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEdb aDCb CAaacE  BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CAa    C    C         C E           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen edeadd  e    dc D Ed

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TURAN 554 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,883 287,200 7 51 51 51 10277

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 51 26 44,50 37 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCbABEDbEA ebeBaCdBDAAEEaBBCCCAEaBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal e dEbd   eeeCAbBBECc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C aDAEb  CCD   E                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Aea d de  D   dEE   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET POLAT 433 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,948 287,200 18 154 154 154 16040

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 17 -3,25 -16 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 34 58 19,50 16 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBdeeeeEbddAbCdecbdcdDAAEdDacaeeAdaecdA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACdad  DCeeCAacBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCd eD dA  CCDc da        C d          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen bedaee ed eadadEaeeb

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAR AKDAĞ 396 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,128 287,200 9 81 81 81 12364

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 40 11 37,25 31 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe CbD  CBA E b AEC d e ABDA  E CB   aAEA D

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal        C       E   B

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CDeCAECD ACbEBE D Cd   aC  c           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen   b E    D          

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN SARI 407 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,913 287,200 19 155 155 155 16044

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 31 46 19,50 16 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ebeCCbA EadcAbCEedEaecDccEEccBCbCdbaeaad

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal      cadcC cCc      

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD bBC  aA   CDbEB C  a   cCa   A       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Ae   e ed c   bEEacd

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ALTINTAŞ 1215 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,175 287,200 2 17 17 17 8655

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 8,94 6,39 12,67

Toplam: 120 53 14 49,50 41 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe bADaaCBAEEDAEAaCEd ecABDABdEDCBCaEEAEAa 

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  EdD      CcCBDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDC AaCD AC EBECD         B       c    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİT NURSİ POLAT 609 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,693 287,200 8 63 63 63 11231

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 18 11 15,25 38 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 53 48 41,00 34 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe CADeaCeAdE e AcCaCcDcccbeBbEDCBCbEEAEdBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEdDedDbbadACeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDeCAaeecAC EBECDdCbB  ba cE  D   D  bC

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen abc dA Cec  a deDbEd

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİT DEMİRTAŞ 402 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,015 287,200 4 21 21 21 8783

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 56 27 49,25 41 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe  ADBaCBAdEeAbeECECBeBABDABEEDCBCCEEAEeeD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal b ab   CE CAeBeECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD aAE a AC dB CD C   c  dB   c   c   C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eA   b bC    dcCa  c

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALADAĞ 484 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,588 287,200 12 97 97 97 13505

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 21 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 18,79 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,23 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,58 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,20 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 5,99 8,25 9,39

Matematik-1 30 2 13 -1,25 -4 8,43 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,51 0,23 1,19

TYT Matematik 40 2 14 -1,50 -4 8,94 6,39 12,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,14 -0,05 0,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,37 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,01 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 1,24 0,69 2,57

Toplam: 120 45 47 33,25 28 34,95 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBCCaeaEb aeECEaBDBcaDABEEaCBCaEEAEdBa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEEDAeDabcCcCecECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik ceabC  e  d C eab c       aea   d       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ebaC  bCeecDE EbDeda

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ÇOBAN 429 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,180 287,200 10 58 58 58 10749

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 6,66 6,39 12,67

Toplam: 120 48 21 42,75 36 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe  ADBaCeAdE  E E EbBecABDABEEDCBaCEbAEedD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEdD dDebBCACBDEC Be

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CAda  AC  BbCD   a    a E           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKDAĞ 615 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,845 287,200 9 56 56 56 10698

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 48 19 43,25 36 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaeBc AdAEeEDBcdBBDeAEEDBBCCCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEddB DC eCbCBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik dD C    EA    a                         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen    c   b       da D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYE KAYMAK 578 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,265 287,200 5 39 39 39 9691

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 51 19 46,25 39 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBeC ABEe   EeEDBdbBBDAAcEDBBCaCAEEBaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEdEa DbdDCACBBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD    c  A  CCD EB        c  dD         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e a   b            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR TAŞTAN 460 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,318 287,200 22 143 143 143 15559

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 31 33 22,75 19 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe CAaB CBAbEDdEcddEbdDBccDcabEDeea EbAddaa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEc dccCa CACBDEeaBe

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik       a                  a              

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         dc   BE D E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ARSLAN 375 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,128 287,200 6 43 43 43 9820

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 51 20 46,00 38 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe  ADBCCBAEE bdAECEaBeBABDeBEEDCdCaEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdEDAcbeE aAeaDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD  Ad   bC  B  D   B     a            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a       ec      D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE DOĞAN 562 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,583 287,200 8 53 53 53 10507

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 6,66 6,39 12,67

Toplam: 120 48 17 43,75 36 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe eADBCCeedE  EA  EdBDBABDABEEDCBCCEEAcdBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEcDA  bdcCACBeEdb  

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD b E D  C  BE DE    d   a            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇİFTÇİ 312 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,370 287,200 13 74 74 74 11941

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 47 33 38,75 32 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe CbDBbeBedE  bAECddBedABDdBEEDCBCCEcAEdBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEd  dDCdBCbeeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD Cb aDc C cBcCD CbBe c           A b 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen bcDa                

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR DOĞAN 461 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,653 287,200 15 85 85 85 12484

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 44 29 36,75 31 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe dDBCCdABa  debC DcEdBaDbAEEDBBCdCAEEeabd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAaEcaB eCdDCACBBEaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDb B   Eb  CCD c a                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  Ce   db  a       D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR YILD* 493 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,180 287,200 2 15 15 15 8454

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 6,66 6,39 12,67

Toplam: 120 56 23 50,25 42 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBbCaABEbdccECEeBEdBBDAAEEDBBCaCAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DbCdEc  cCeDCACBBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBaDAbb  CCDEaBECa B   c aB          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ERGÜL 735 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,878 287,200 24 162 162 162 16387

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 14 -3,50 -18 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 30 54 16,50 14 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBdeeedEbddAbCbdcecddaABEaDecaeddAdAec

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdaDAeDCcdCAaeeECEdB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CDCa  eDa      CD       b              

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ebad eedee   c  eeae

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IPE KDEMİR 487 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,440 287,200 14 82 82 82 12412

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 6,66 6,39 12,67

Toplam: 120 40 11 37,25 31 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe CADaaC AEE   bE E BDBA D BEEDCcCCE AaABc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdcD      a  e E  BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCb E      EBECD                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖZDEN 571 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,570 287,200 19 109 109 109 14276

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 6,66 6,39 12,67

Toplam: 120 36 25 29,75 25 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe ceBaCaABE  ded  eBbbBdDAAEEDBB dCAEEBeEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   CdEb c C  CdCBaE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik     B D b   C DEbBa   B      aD e      a

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSHAK  *LDIZ J 531 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,480 287,200 21 126 126 126 15016

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 21,06 19,55 24,91

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 6,66 6,39 12,67

Toplam: 120 30 15 26,25 22 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe bDBCCaABEDdEd eaDcaeBcDAAEEDcBCCbAEEBecA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Matematik CD   C Aa    C                          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DEMİR 456 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,265 287,200 18 98 98 98 13528

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 41 32 33,00 28 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe bADBCCeAdE eaebCbb D ABDABEEDCBCad AEbce

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEDAdDeE a    ECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik cd    a D A      cE  B   aa cC e        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ecDadAee         c  

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN YAMAN 555 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,730 287,200 1 10 10 10 7615

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 59 23 53,25 44 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaABE AdbECEDBECBBDAAEEDBdCaCAEbBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAdEabB DCeDCACBBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBC AEA daCb cBbC      a  a    a  c  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen       cb        a D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAR GÜVEN 595 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,923 287,200 4 38 38 38 9617

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 2 2 1,50 21 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 51 19 46,25 39 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe  ADB CB dE eEeECEbBeddBDeBEEDCBaaEEAEABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdD  DbEaCAedDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCdAEC      B  D                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a DbE           D E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN SARI 149 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,710 287,200 3 35 35 35 9441

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 52 20 47,00 39 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCC AeE dE  C eBadBcDAAEEDBBCCdAEEBDcA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal  dCEEc  DbeDCcCBeECc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CBeD EA  CCD  BaC EB  c              

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  ea            E    

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROHAT ALP**L * 513 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,328 287,200 23 148 148 148 15927

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 25 6,75 17 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 31 43 20,25 17 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe baBCCaAeb ddAbC ecdCaBDedbcedcdCeAEaBecd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal Deedbc dDeeDCAaBBEac

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD a ae EA   CD  B a      E             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a  e  b  D       D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA YAŞAR 1085 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,380 287,200 20 125 125 125 14902

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 6,66 6,39 12,67

Toplam: 120 33 25 26,75 22 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe dADaaCBbdb  dA C bdDBdBDAaEEDCBCaEEAEbBb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  Eb  BDa  dc eeECEcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CDb      bC  Ba   e                    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN DEMİR 597 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,898 287,200 11 59 59 59 10783

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 48 20 43,00 36 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBaCBAdE AaAECEdBeBABDABEEDeBCCEEAdABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CddD dcCbBCAeeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BbD   Eaa     B C                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen   c     b     b     

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN PEKER 442 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,455 287,200 25 163 163 163 16560

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 26 46 14,50 12 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe aceBCCcAcbadacdCdbcDcdabcaEEcCcCdbaddeee

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdEDbBDbdeCAeeDEdEaB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik     C E  cd       a      C    A  a a C b

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM  YAŞAR 322 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,928 287,200 17 95 95 95 13391

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 6,66 6,39 12,67

Toplam: 120 41 30 33,50 28 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe cDBCCaABE eEbEC a  dBdDecEEDccdaCAEEeaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal c dEEb  ebdDCACBBECc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eDeCceDAEA  CCDaEcc                  c  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜNAL PEKER 547 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,423 287,200 12 71 71 71 11662

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 46 25 39,75 33 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe bDaCCaeBE edeECcDcEbBBDbAEEDBBCCCAEaBacc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEEcdbCBcCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D  B   aA  C    B    B     a e         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  e     b  e       D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KARİPP 525 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,165 287,200 7 45 45 45 10011

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 50 18 45,50 38 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBaCBAEEDeEeECEbBeBAdDABEEDCBCCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdbDABDabBCACeDEadBa

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D           BaCD        a             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e c                 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ALTIN 507 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,065 287,200 16 94 94 94 13291

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 25 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 21,06 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,26 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,03 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,37 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,70 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,53 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,13 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 6,66 6,39 12,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,43 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,26 0,69 2,57

Toplam: 120 41 28 34,00 28 36,68 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBaCeAdE  EAEeaCBedABDABEEaCBabEEAbbea

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEe d Cb dACe EC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D d a   bC  BECac                D    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen b D     bc      D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ŞİMŞEK 418 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,813 287,200 4 46 46 46 10054

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 4,67 6,39 12,67

Toplam: 120 47 8 45,00 38 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe ADB d AB  A     DaEb BDAdEEDBBCCCAEEBDaA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D  Ec   DbBeCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCB    A  C D  BE   B                 

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN POLAT 552 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,655 287,200 17 131 131 131 15210

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 32 28 25,00 21 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe ADcCaaAeEaA A ebDdbdBBDccEE eB eCAEE    

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D Cbcc  DdeeaAC BECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik ee CBe  bd  C Da  a                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 0 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN TEKİN 612 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,650 287,200 9 88 88 88 12578

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 44 30 36,50 30 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe CADaabBAbEabdAcCddBeBcBDABEEDCBCaEEAEbea

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEcDAaDabdCACBDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  C   dE   A   B d                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e c c   d     c D cB

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN YAŞAR 435 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,798 287,200 19 145 145 145 15642

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 4,67 6,39 12,67

Toplam: 120 30 31 22,25 19 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe Aed CaAe  ccecCEecabBBDeAEEeBBaabAEEeecd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAdEdEB DC eCcdcBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eD      acd      B                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE TAŞTAN 521 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,090 287,200 16 119 119 119 14665

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,59 8,25 9,39

Toplam: 120 34 24 28,00 23 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe CADcbCaedE eEAEecdceaAcDABEEDCBCCEEAEbae

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal ddcDA DCcBCcaBDEaEcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE GÜRSES 84 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,058 287,200 3 41 41 41 9722

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 51 19 46,25 39 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBdCBeEEDAEbEeEdBDBA*DdBEEDC CaEEAEABa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal  EEDA DCbBCA BDEC Ba

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD e aa  AC  Ba a       aaB            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen    a                

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL ZORBAY 596 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,283 287,200 6 72 72 72 11672

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 45 21 39,75 33 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaAaE A A C ecEbdBDedEEDB aCCAEEaDEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEdddBDC  CA BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  B   aA  CCDb Ba                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a     b       ca D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERH*  ÖZER 548 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,708 287,200 10 89 89 89 12875

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 4,67 6,39 12,67

Toplam: 120 40 18 35,50 30 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe b DadCBA EDA AE EbcecAcD BEED  CaEaAbABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEaDA DCEBCA  aEC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD eA    A      D        a        e   C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALENUR ÇAĞLAYAN 298 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,500 287,200 15 114 114 114 14434

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 7 16 3,00 10 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 18 2,50 6 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 44 61 28,75 24 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe eDaeaaAdaDdEAdCaDaEbcBDAAbEcBBeaedcEBDdb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DddEaEcaDbecdACcBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aDCCaaDAcbdeb b dBa ab  E aaa     b   e 

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen AeaDAAaeCDecaEeEEeDe

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YAŞAR 512 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,490 287,200 18 134 134 134 15284

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 31 25 24,75 21 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe cDBCCaee    dECceBbCa DeAEEDBBCaCAEEaacA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal   ddEb  D    A cBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C     c    c  d        c             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  b             Ec   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT ÇETİN 590 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,098 287,200 2 26 26 26 8971

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 4,67 6,39 12,67

Toplam: 120 52 13 48,75 41 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBaCBA E AEeECEdcDBABDABEEDCBCaEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdD abCcBCA BeECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD       AC  Bb  d        d            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRÜNİSAN YAŞAR 372 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,010 287,200 20 146 146 146 15679

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,59 8,25 9,39

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 30 31 22,25 19 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe ADcCCbeaE edAECceacdBcDAAbEDBBCaCAEadeEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D ddccB DCBDCcacaEaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Fen  eaa e              

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN YAŞAR 444 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,430 287,200 22 161 161 161 16365

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 28 45 16,75 14 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe eA BCCebd  Aae ebdaDecaDeccEceBCCcbAEbBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEcbdc bcadcCBcEC Ba

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   c d     A     C    BBBE          D    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen C ea    ea  d d e ba

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL ÇİFTÇİ 439 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,015 287,200 1 23 23 23 8883

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 4,67 6,39 12,67

Toplam: 120 53 16 49,00 41 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBaCBe EDAc dCECBDBdBDcBEEDCBCCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal ddcb dDCbBCcCaDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCC Ed  AC  BECa                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ARSLAN 387 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,543 287,200 14 113 113 113 14422

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 39 39 29,25 24 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe bADBCdBeEEeAddcCEdBeedBDcabEDCBCCEEAEbBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdbebcDCbeCcbecECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD C ae   Cb   Cc         d            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a ba    b     E c de

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEZİBAN IRMAK 448 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,850 287,200 12 105 105 105 14048

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 39 32 31,00 26 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBaaBe    EAECEdcDBAaDABEEDCcCadaAEbBa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal bdcDbBDbc dcCBcECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BdD   E   dC aBaC  a       d            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen e c           d a   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENİCEY AŞAR 430 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,455 287,200 5 49 49 49 10097

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 4,67 6,39 12,67

Toplam: 120 50 20 45,00 38 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBbCBAEE bEAaeadBDBcBDABEEDCBCaEEAEbBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal ddcD   CdcCACeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDa  a   AC  BaCD C       BE          a

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAN HARMAN 317 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,573 287,200 7 77 77 77 12024

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 4,67 6,39 12,67

Toplam: 120 44 22 38,50 32 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBbCdABEDbd  C DBEddBecdEcDdBCaCAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEEEB DeBDCACBBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik b e cb  E    b b  d        C  D         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
POLAT IŞIK 457 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,338 287,200 11 100 100 100 13681

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 39 26 32,50 27 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe cbaCCCAeEDbEdECacBbdcBDedEEDBBCCeAEEBDcA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal      E  De aCA BBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik     B   E    babcBE    B                

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen da cd  b            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM KAYA 450 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,703 287,200 8 84 84 84 12477

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 45 33 36,75 31 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBbeaAe  A ebedDBEdBBDcdbEDcBabCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEdb BDaecCAeBBEaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aD CB  AdA  CbDc Bd   a   E aa          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  eaD   b        E D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BUDAK 467 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,920 287,200 21 149 149 149 15956

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 4,67 6,39 12,67

Toplam: 120 27 27 20,25 17 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe ADaCC eec daAEdED  dddbecEE a CdCA aBcb 

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal      d  DC     cBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCbBeD db  CCD  eE   a                 

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ÇETİN 606 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,325 287,200 13 107 107 107 14212

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 11 4,25 11 4,67 6,39 12,67

Toplam: 120 38 32 30,00 25 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe CdDBaCebdEbAacEdEbBDcABaecEEDCBaCEEAdbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dcED  DCEB     EC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCe CAae  bC  Bbebc  e    ad   D        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN YAŞAR 401 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,503 287,200 23 165 165 165 16616

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 23 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 18,92 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,51 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,74 1,23 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,91 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,59 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 4,50 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 4,67 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,05 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,04 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 25 44 14,00 12 32,42 34,87 49,55

TYT Türkçe ADaCa edEDA ebCEeaa acebcdbDacbbCAEaaedb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAe EcB cd cbc BBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDb B   a     eb Baa  d    e  D         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen ca  b               

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR POLAT 488 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,618 287,200 21 133 133 133 15278

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 36 46 24,50 20 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe bDaeCdAeEDbdAEdbeaaCcabedEE BcCbCAaEBacc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAdddEeeca cacdBBEab

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C acAEAB CCDa BEd   B  c      bC     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen da    ab            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR KAYA 378 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,845 287,200 19 130 130 130 15193

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 35 39 25,25 21 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe edDcCCBAEdDd eEedddeeAeDeBEEDCBCaEbAE BD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEdad DCcdCACe ECEBe

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BeDa b e        C  a      ad          b 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ade      e    c   ba

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN DEMİR 621 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,333 287,200 1 13 13 13 8349

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 4,33 6,39 12,67

Toplam: 120 55 17 50,75 42 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBCaBeEdDAEAE dbBDBABDABEEDCBCaEEAEeBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdEb aDbcBCACBDECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCDCdAdC  b C BE          C c           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN TAŞDEMİR 567 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,255 287,200 23 153 153 153 16029

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 26 25 19,75 16 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaAe    ebd D ab aeAAEEDB     c ea A

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CE     acadcacBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eDCdB   c        Bc  b       dD         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen                   D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN POLAT 599 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,003 287,200 6 54 54 54 10580

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 49 22 43,50 36 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe ADB CaAeE eEedCdDBEdBBDcAEEDBBCCCAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DbCEccB DbBDCAeBBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDaeBCc  d   a       a                  

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  C D   b        E   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENSAR DEMİRTAŞ 516 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,425 287,200 9 67 67 67 11464

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,64 8,25 9,39

Toplam: 120 44 13 40,75 34 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBeCaABEa  AECEbBadBBDAAEEDBBCCCAEEeDEe

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEccBacCBDCcCBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÇELİK 492 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,530 287,200 2 16 16 16 8520

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 4,33 6,39 12,67

Toplam: 120 55 19 50,25 42 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBCCBAdEbdEbECECBedABDABEEDCBCCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEE   c ceCACaDEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C Ea  AC  BaCb  Ead  CdBc           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN ATLI 465 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,458 287,200 22 142 142 142 15458

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 30 25 23,75 20 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe CcDBCdae b  E EeEb eeABDABEEaCB CEEAEbdc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal edb    bd CbCBcEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen aeD             D ae

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN BUDAK 496 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,588 287,200 8 65 65 65 11440

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 46 21 40,75 34 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBCCeA EDAbe CEbBbBAdDABEEDCBaaEEAcABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal ddEDA DCE CcCeDEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik B D aA a  Ad                            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a e     b       D a 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN YAŞAR 490 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,393 287,200 3 22 22 22 8847

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 55 24 49,00 41 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBaCBAdE bbAdeEdBDBABDcBEEDCBCCEEAEABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED a CEaaACBeEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C  ec AC  BEbD       b  c  D        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a abd   ec      D E 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI ÖZDEN 389 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,860 287,200 17 123 123 123 14810

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 16 -4,00 -20 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 40 51 27,25 23 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBedaeBEDbdccCdeBbdBcebAEEDedCCCAEEBaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCEEEBBcadDbcCBBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD a  ebaA    cc BE       c b         db

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen daece ab  e dcdcdebe

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM KAYA 228 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,825 287,200 15 121 121 121 14684

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,64 8,25 9,39

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 33 21 27,75 23 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe eDBCCbABE dcA Ccb EdB DAAEEDBa          

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DddabEB DCBcCbCBBE d

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Fen cCCD   b  cbB  d  c 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 0 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAZLUM ÇİFTÇİ 453 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,645 287,200 24 164 164 164 16591

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 8 3,00 8 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 4,33 6,39 12,67

Toplam: 120 19 19 14,25 12 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe Aa ba       AEC e  b                Babd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cdC    Bc           

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDCCBaa aA  CCD EB Ca a  d   d  b       

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KAYA 1470 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,423 287,200 20 132 132 132 15218

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 33 32 25,00 21 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe CcecaCBA c  EedCaaaDBAcDcBEEDCBCaEbAEcee

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEEad cCc CACBaECEcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  e         C  da          adc           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen  db     b           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİYE TAŞTAN 438 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,188 287,200 13 103 103 103 13853

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,64 8,25 9,39

Toplam: 120 36 17 31,75 26 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe CADaaCeA E  cAECbbBecABDcBbEDCBCbbEAcABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEE   DCcaCbCaDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YAŞAR 481 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,410 287,200 5 52 52 52 10420

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 50 24 44,00 37 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBeCBAEE  EeECbdBDBddDdBEEDCBCCEEAEABa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdDA DbEBbcCeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  b   Ac c d                             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen C Daa ceCb    E DeEe

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZCAN ATLI 473 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,800 287,200 18 127 127 127 15133

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,64 8,25 9,39

Toplam: 120 30 18 25,50 21 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe  cDB C Ab    e CabBDcAaDbBEEDdeCCEaAEABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal ddaDAd CcBCA eDE  BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BAKIR 506 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,735 287,200 11 69 69 69 11539

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 45 19 40,25 34 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe CADc CeAEE bEAECab eaABDAcEEDCBCaEEAcbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEbD  DbEBdAe DEC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD    e  A   B CD        dB            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         C           

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KAYA 446 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,098 287,200 12 90 90 90 13020

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 41 23 35,25 29 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBaC ABE AaeEC eBEdBBDAAEEDaBCaCAEEBacA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D CEEbBd beaaAaBBEaE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik Ca     dab    D   E       c             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen                 d   

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUDUM YAŞAR 369 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,118 287,200 16 122 122 122 14789

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 4,33 6,39 12,67

Toplam: 120 35 31 27,25 23 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe eDcCC AeE bdAECbbcEdcBDedcEbBBCeCeEEaDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DbeEdcedDCeDCAdcBEeE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  D      ad  CC   Ba       b             

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇİFTÇİ 311 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,775 287,200 14 104 104 104 13974

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 4,33 6,39 12,67

Toplam: 120 38 27 31,25 26 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe bADBaCaAdEbAdAECEddeadBDeBEcDCBdCEEAEcBc

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEcb  DCc CAC cEa BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD aAaa  A d B   c                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİR 479 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,875 287,200 7 60 60 60 10899

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 50 30 42,50 35 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCedABE edbECaDBEbBBDbcEEDBBCCCAEEBaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D dEEcB DeeDCcCBaEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD    ae A    D  B C  B   c   D         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  Caad db  b da cEec 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELALSU TEKİN 408 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,350 287,200 10 68 68 68 11480

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 46 22 40,50 34 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe bADBbCBAdE eaebCdbdDBABDbaEEDC CCEEAEABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CE c dDCE b    EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD  Aca dAC  BE D   a   a Bc           

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen               d D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KOÇ 431 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,160 287,200 4 42 42 42 9813

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 24 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 21,25 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,03 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,64 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,22 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 4,33 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,10 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,27 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,23 0,69 2,57

Toplam: 120 51 20 46,00 38 34,45 34,87 49,55

TYT Türkçe ADB CCABEbbEeEebDBEdBBDAAEEDBBdCCAEEBeEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACddbBc Ce CAecBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD C   AaA  CCD  Ba                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        b  c     a D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAM YILMAZ 383 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,660 287,200 7 64 64 64 11327

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 5,50 6,39 12,67

Toplam: 120 45 17 40,75 34 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCC ABE d AEea BcdBcDeAEEDBcCbCAEbaadc

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DACEbEB  C     BBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CB  Ab   CCD  BEC  B   c  B          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYE TAVŞANCI 523 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,765 287,200 11 108 108 108 14264

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 37 29 29,75 25 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe *DBC CAeE  dAECEb adBdDcdEEbcBCbdAEaBaEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D bE EecDC*DdA BBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  B    A   eb  Ba                     

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a    ae  c    E    

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR POLAT 855 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,955 287,200 13 138 138 138 15427

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 34 41 23,75 20 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe eeDaCCeAcEadbAEdEdBDBcdDeBEcadeCaEEAEda 

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEcbABcCbdCeeBaECaaB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD     a  e  a b                       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen adc     ee  b d DA B

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERCAN KÜÇÜK 1245 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,923 287,200 9 86 86 86 12554

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 5,50 6,39 12,67

Toplam: 120 44 30 36,50 30 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe CAeBaCBAEE ebeECbdBbBdBDdBEEeCBCaaEbcAaa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdD  bCbBdAaBaECccB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD CAE cBAC  BbCb   a     a       D    

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVREN ÖZER 929 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,928 287,200 12 120 120 120 14680

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 13 -3,25 -16 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 39 44 28,00 23 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBaCaAdEbdE  CdbBeBABDbdcEDCBCaEcAbAeD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdDd DecadACBcEa cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  C    a a AC EB aDa   d dC a            

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen aecbd   bca   d cbbe

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ERDEN 415 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,715 287,200 10 87 87 87 12576

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 43 26 36,50 30 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe aADB CBe E    EeEd eBdBDcBEEDC CCEEAcAda

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEd A DbcBCe B EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C  Ce dC  d dD a B B adBa c         

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen         e       D d 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA TAŞDEMİR 601 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,395 287,200 3 20 20 20 8742

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,50 6,39 12,67

Toplam: 120 52 10 49,50 41 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe CAD CaBAEEDAEAECEdBeBABedBEEDCBCCEEAcABD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEED BD   CA BDECbcB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  bD   E   A   B bD             D        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖNÜL BİLGİ 519 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,335 287,200 4 28 28 28 9056

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 5,50 6,39 12,67

Toplam: 120 52 15 48,25 40 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaABED E EC eaEbBBDcAEEDBB bCAEdBbEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DA dEbBcDCeDCc BBECd

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDC B DA A  C D  BE       E e           

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYAT DEMİRTAŞ 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,518 287,200 6 48 48 48 10092

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 49 17 44,75 37 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCC  BE ddA C eBd BBaeAEEDB  CeAEEBcdA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D d  bB DC DdA BBE b

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD CB DAEA  CCDd BE     c   a   AE      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        e        E D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMURAN YAŞAR 397 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,085 287,200 1 9 9 9 7471

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 57 13 53,75 45 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBdCaABE AdAEC DBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal eACEEEB DCeDCAeBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik C   B   EA    b  B a      c  B          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen b     ab        E D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN BİRGÜL 178 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,765 287,200 16 166 166 166 16976

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 5,50 6,39 12,67

Toplam: 120 14 19 9,25 8 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe A BC          e e       AEE dB bdAEdBebA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal c aEdc   b edc cBEe 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik  e                                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZAN YÜCE 586 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,080 287,200 2 11 11 11 7764

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 5,50 6,39 12,67

Toplam: 120 55 9 52,75 44 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBCCBeEEDAEAECEdaDBABDeBEEDCBCCEEAcABb

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEbDA DCd CACeDECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD C     A   B  D                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHAT ALTINTAŞ 398 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,413 287,200 8 79 79 79 12342

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 45 30 37,50 31 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBbCCABE d caCceBEbcBDddEEDBcCCCAEEBaEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DdCEdEc DaBcbACBBEa 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  Ba  EA       B C                    

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen daacb  e  e    EaaD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYATBBOZTEPE 313 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,388 287,200 5 34 34 34 9383

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 51 15 47,25 39 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe a DBaCeAEE dEAECEdBDBABDeBEEDCB aEEAcABe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEcDAd eEdCACeDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BCD C E   AC  B Ce                      

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen                 D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAY YENİGÜN 577 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,885 287,200 15 159 159 159 16264

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 27 36 18,00 15 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ADcdCaA  D  ecCEeccCccDddEEac aCeA EBecA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal D ddEb  DCceCc BBE  

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik    a    c   a  E d          a  e        

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  edcdA e       d  D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEDAT  AKDAĞ 424 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,275 287,200 19 174 174 174 17422

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 30 1,50 4 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 0 14 -3,50 -12 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 1 16 -3,00 -8 5,50 6,39 12,67

Toplam: 120 14 62 -1,50 -1 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe cbeCaecBaecdcECcccaddca eccadBCCdcaEcaEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal cdeEabcceecaCcaeBEbc

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik dad d a  cc  b b da a   c c    B     bc 

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ÖZDEN 466 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,633 287,200 18 172 172 172 17183

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 27 2,25 6 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 5,50 6,39 12,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,18 -0,05 0,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 -0,13 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,55 0,67 1,09

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 0,24 0,69 2,57

Toplam: 120 21 63 5,25 4 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe adecaecAbEecbebebaee bdDAa   CddCEEAadda

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEEDddeacBacdecabbec

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik cd        b a cd  E       C E         c 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen eAcbddACdcD ddcaD ac

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KARİP 848 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,313 287,200 17 167 167 167 17001

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 25 2,75 7 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 5,50 6,39 12,67

Toplam: 120 18 38 8,50 7 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe ebcCC Aed daAbeaedEa  aedbEDBdaa  dEaecd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal e a  cB cb  C  aBECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CDC   e ad  C  c       c     a          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 0 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 2 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER DEMİR 377 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,688 287,200 14 156 156 156 16048

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 19 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 17,50 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,16 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,26 1,23 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,58 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,71 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,71 8,25 9,39

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 5,25 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,25 0,23 1,19

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 5,50 6,39 12,67

Toplam: 120 30 42 19,50 16 30,95 34,87 49,55

TYT Türkçe cDebCaedd eEAECEacdadBcedbEcBBCbd cEBbEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DceEddd caBeCA cBECa

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  a abEA  Cd  dBaa        adD         

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE YAŞAR 924 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,968 287,200 13 151 151 151 16005

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,10 8,25 9,39

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 26 24 20,00 17 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe CADa aBe    Ebdbaddea B ABEE C CaEdAEc e

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdE d DCE a  d EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Fen ade     b     c DA  

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZER ÖZGÜR ATLI 319 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,658 287,200 8 136 136 136 15375

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 31 28 24,00 20 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe CdDBaaBA c ddeECEbaeadcDbBEEDaBCaEEAccBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal edED   CE C  caEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D                                     

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen a ca    ec    E D   

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN TANRIVERGİ 432 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,653 287,200 18 171 171 171 17090

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 1 11 -1,75 -4 1,51 6,39 12,67

Toplam: 120 20 52 7,00 6 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe ADaCbCeeEbddedCaeadbdBcbdddaeBeCacdcBDad

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal abCbEcBebadaCcCcBcCE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik bca d  e bd C  a  ddb                   

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL GÜRSES 1013 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,880 287,200 17 170 170 170 17088

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 28 2,00 5 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,51 6,39 12,67

Toplam: 120 17 40 7,00 6 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe bAeaaCdAbbaeaAEdbeBeaAdcAc E daaada ddee

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEdbdab bBbACdeEaaBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik           b                             

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR DOĞAN 189 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,708 287,200 5 83 83 83 12476

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 42 20 37,00 31 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCaAB cA AdC DaEdaBDeAEEbBBCaeAEEBDEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAdEEEBBbeaDad BBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  B   ab            B                 

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN ENGİN 1042 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,385 287,200 14 152 152 152 16023

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 30 40 20,00 17 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe bADBCCaecEb aAEdadBeeAaDABEEDC dCEbecdBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CdacdceabeacddDECaeB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik  CD a a   A   Ba                        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen  da     e         Ec

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA DEMİR 556 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,050 287,200 15 158 158 158 16225

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,10 8,25 9,39

Toplam: 120 26 30 18,50 15 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe ecbaCCBeda AaeaeEdcacAaDeBEEDCBCCEcAEbBa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEced cCd CceecEC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA YILDIZ 876 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,295 287,200 7 110 110 110 14298

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 38 34 29,50 25 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe ebDadCeAbd e e ebdBDdAdDeBEEDCBCCEEAbbBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEED  cdEdCAC DEC cB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik BeDd dEaeddC  Ba                        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen ee             CD Ea

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİCRAN YAŞAR 582 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,210 287,200 16 160 160 160 16320

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 8,10 8,25 9,39

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 25 30 17,50 15 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe ADB C Ad bAdbECbeabb cDdAEc B  beAEEBaEd

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DbeEcE   aecaeaBdECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Fen d  c           E Be 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 1 0 100
Hayvanlar 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAYGÜL YILDIZ 416 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,520 287,200 2 73 73 73 11820

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,51 6,39 12,67

Toplam: 120 42 10 39,50 33 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe CADBCCBA E   A dEbB BABDABEEDeBCCEEAEdBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CEde  cbEBCbbB EC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik               B                D        

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE POLATLI 514 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,335 287,200 9 137 137 137 15393

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 34 40 24,00 20 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBeCaAd DAaeEeEaaEbaBDedcEDBBCaaAEEeaEb

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bdaEcce DbecCACcBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik ec      EA   C c c                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  aec  ab  c    dE Dc

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN YILDIZ 447 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,198 287,200 11 144 144 144 15620

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,10 8,25 9,39

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 29 26 22,50 19 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe CADeCdBAa   EededdaecAaDbdEEDCdedEEAEdBe

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEdD   Cd CACaDEC BB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Fen a       b     d     

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Nükleik Asitler 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ÖRKMEZ 324 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,158 287,200 4 80 80 80 12359

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 44 26 37,50 31 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe  ADcaCBeEE bbAECEdBDBAaDABEEDCBCaEbAEbeD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal CddDe DCEBacCecECbBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik   D C   a  d cB bb              B       

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen               E Ddd 

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 0 1 0
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ADIGÜZEL 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,395 287,200 1 31 31 31 9150

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 53 20 48,00 40 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe ADBCCCABdbddAadEDcEdBBDcAEEDeBCCCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DAeEEEBcDbBDCACBBECE

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik CD  a e  A       B          aB e        

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen Ae e   e            

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REMZİYE ENGİN 628 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,220 287,200 3 75 75 75 11955

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 47 33 38,75 32 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe dDBbCdABEDddAbeEecEdBcDedEE BBCaCAEEBDEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal DceEdEBd CBcCACBBEC 

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik aDaCdeDbEA  Cb E B d      c  d          

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen  a     b  a     adD 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 1 0 100
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAP GÜRSES 45 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,905 287,200 10 139 139 139 15433

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,51 6,39 12,67

Toplam: 120 29 21 23,75 20 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe eAbBaCeA     A dECcDcABbeBbEDCcbaEaAEAaa

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal dEdD   CE Cee DECEBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik       a                                 

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNAN BOZKURT 449 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,530 287,200 12 150 150 150 15970

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 34 55 20,25 17 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe dceBaCBAbbaeEeaCcddDadcDcaEEDCddaEEAEcBD

Cevap Anahtarı B CADBCCBAEEDAEAECECBDBABDABEEDCBCCEEAEABD

TYT Sosyal eEdDbBDaceCceacECcBB

Cevap Anahtarı B CEEDABDCEBCACBDECEBB

TYT Matematik c     E  a   a      b  d     C     a   C

Cevap Anahtarı B BCDCCAECDBACCEBECDECEBBBECCBECADBEBDACEC

TYT Fen aAbbcdeabcDeaBcdeAbc

Cevap Anahtarı B CADCEAACCDDDEBECDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 1 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

AĞRI / DİYADİN / ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL BİLGİ 409 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,968 287,200 6 99 99 99 13628

Puanı Hesaplanan: 174 174 174 17472

Katılımlar: 18 174 174 174 17637

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 15,96 19,55 24,91

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,93 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,43 1,23 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,53 1,89 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,46 3,21 3,33

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,10 8,25 9,39

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,38 6,16 11,49

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,14 0,23 1,19

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,51 6,39 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 -0,05 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,07 0,91

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,76 0,67 1,09

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,39 0,69 2,57

Toplam: 120 37 18 32,50 27 25,96 34,87 49,55

TYT Türkçe cDa CaABd       edEaBBDeA EDBBCeCAEEeaEA

Cevap Anahtarı A ADBCCCABEDAEAECEDBECBBDAAEEDBBCCCAEEBDEA

TYT Sosyal bACEEE dDC DCACBaECb

Cevap Anahtarı A DACEEEBBDCBDCACBBECE

TYT Matematik eD                                      

Cevap Anahtarı A CDCCBCDAEABCCCDEEBECCEBBEBECCBDBAECEBDAC

TYT Fen        b       cE D 

Cevap Anahtarı A ACCDAAECCDDDBECEEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Nasıl Yazmalıyız? 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 1 1 0 100
Osmanlının Gücü ve Stratejik Rakipleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri 1 0 0 0
Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Tekrarlı Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
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